9/2/23, 10:57

Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

RV: RADICADO 2008-00334 - ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 06/02/2023 16:40

Para: Juan Diego Munoz Castano <jmunozca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

JUAN
MEMORIAL RAD 2008-00334

Atentamente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

UE Repiiblica de Colombia

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUri
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Antioquia - Chocd

j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
'\-Teléfono: +57-4 372 81 89
&%Cra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 6 de febrero de 2023 16:36

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <jO1cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: RADICADO 2008-00334 - ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO

Buenas tardes remito para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2008-00334

Cordialmente,

Fana Juchicial

Repulshea de Colomlna
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FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMTALET
ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADOS DE MAGUI-ANTIOQUIA

E=S csadjitagui@cendoj ramajudicial.gov.co

+57-4 377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 €D C.AMI P.1 TORRE-A ITAGDT ANTIOQUIA

De: jlppjudicial@creditex.com.co <jlppjudicial@creditex.com.co>

Enviado: lunes, 6 de febrero de 2023 16:34

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADdMNTkyMmQwWLWMSYmMINDJIZS05N2E1LTgzM2EyOTUOYjc4Y gAQAMPbxdnTokaCoY0at30dPfl%3D

1/2


mailto:j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

9/2/23, 10:57 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RADICADO 2008-00334 - ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO

Buenas tardes,

Proceso: Ejecutivo
Demandante: Banco Itai Corpbanca Colombia SA
Demandado: Natalia Osorio Martinez

Respetada Dependencia Judicial,
Adjunto 1 Folio.

Atentamente,

José Luis Pimienta Pérez

C.C. 8.307.552 de Medellin

T.P. 21.740 del C. S. de la J

Carrera 43A No. 1A Sur — 267, oficina 202
Edificio Torre La Vega, Medellin

Teléfono 604 4442256
jlppjudicial@creditex.com.co

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacién confidencial o legalmente
protegida y no puede ser utilizada ni divulgada por personas diferentes a su destinatario. Si por error,
recibe este mensaje, por favor avise inmediatamente a su remitente y destruya toda copia que tenga del
mismo. Cualquier uso, divulgacion, copia, distribucién, impresién o acto derivado del conocimiento
total o parcial de este mensaje sin autorizacién de Creditex SAS. sera sancionado de acuerdo con las
normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la informacion
contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad.

(AMA)
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SENOR

JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE ITAGUI

E.
Ref:

Banco Santander Colombia S.A.

Natalia Osorio Martinez

S. D.
Proceso: Ejecutivo
Demandante:
Demandado:
Radicado: 2008-00334
Asunto:

Actualizacion liquidaciéon del Crédito

En mi caracter de apoderado especial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, con
fundamento en lo establecido en el numeral 4 del articulo 446 del Codigo General del Proceso, me permito
presentar la actualizacion de la liquidacién del crédito demandado dentro de esta ejecucion, teniendo como
base la liquidacion del crédito aprobada por el Despacho.

Actualizacién liquidacion del Crédito al dia
6 de febrero de 2023

Vigencia Bagfea_”o l\“/l"::g;"; Tasa | e Capital LIQUIDACION DEL CREDITO

Desde Hasta |Efec. Anual | Autorizada | Aplicable SbllaRey Capital liquidable | Dias Intereses
7-ago-20 | 31-ago-20 1,5 0,00 0,00 0,00
7-ago-20 [ 31-ago-20 18,29% 2,04%| 2,041%)| 44.699.768,00( 44.699.768,00( 44.699.768,00( 24 729.803,55
1-sep-20 | 30-sep-20 18,35% 2,05%([ 2,047% 44.699.768,00] 30 914.938,00
1-oct-20 | 31-oct-20 18,09% 2,02%( 2,021% 44.699.768,00] 30 903.296,68
1-nov-20 | 30-nov-20 17,84% 2,00%| 1,996% 44.699.768,00] 30 892.072,18
1-dic-20 [ 31-dic-20 17,46% 1,96%| 1,957% 44.699.768,00] 30 874.952,52
l-ene-21| 31-ene-21 17,32% 1,94%| 1,943% 44.699.768,00] 30 868.627,40
1-feb-21 [ 28-feb-21 17,54% 1,97%[ 1,965% 44.699.768,00] 30 878.562,54
1-mar-21| 31-mar-21 17,41% 1,95%| 1,952% 44.699.768,00] 30 872.694,66
l-abr-21| 30-abr-21 17,31% 1,94%( 1,942% 44.699.768,00] 30 868.175,24
1-may-21 [ 31-may-21 17,22% 1,93%| 1,933% 44.699.768,00] 30 864.103,54
1-jun-21| 30-jun-21 17,21% 1,93%( 1,932% 44.699.768,00] 30 863.650,88
1-jul-21| 31-jul-21 17,18% 1,93%| 1,929% 44.699.768,00] 30 862.292,61
l-ago-21| 31-ago-21 17,24% 1,94%( 1,935% 44.699.768,00] 30 865.008,71
1-sep-21| 30-sep-21 17,19% 1,93%| 1,930% 44.699.768,00] 30 862.745,42
1-oct-21| 31-oct-21 17,08% 1,92%( 1,919% 44.699.768,00] 30 857.761,82
1-nov-21| 30-nov-21 17,27% 1,94%| 1,938% 44.699.768,00] 30 866.366,09
1-dic-21| 31-dic-21 17,46% 1,96%( 1,957% 44.699.768,00] 30 874.952,52
1l-ene-22| 31-ene-22 17,66% 1,98%| 1,978% 44.699.768,00] 30 883.971,69
1-feb-22 [ 28-feb-22 18,30% 2,04%)| 2,042% 44.699.768,00| 30 912.701,82
1-mar-22 | 31-mar-22 18,74% 2,09%| 2,086% 44.699.768,00] 30 932.338,95
1-abr-22| 30-abr-22 19,05% 2,12%| 2,117% 44.699.768,00] 30 946.118,58
1-may-22 [ 31-may-22 19,71% 2,18%| 2,182% 44.699.768,00| 30 975.304,36
1-jun-22| 30-jun-22 20,40% 2,25%| 2,250% 44.699.768,00] 30 1.005.598,99
1-jul-22 |  31-jul-22 21,28% 2,34%| 2,335% 44.699.768,00] 30 1.043.917,90
1-ago-22 | 31-ago-22 22,21% 2,43%| 2,425% 44.699.768,00] 30 1.084.033,90
1-sep-22 | 30-sep-22 23,50% 2,55%| 2,548% 44.699.768,00] 30 1.139.046,29
1-oct-22| 31-oct-22 24,61% 2,65%| 2,653% 44.699.768,00] 30 1.185.808,06
1-nov-22 | 30-nov-22 25,78% 2,76%| 2,762% 44.699.768,00] 30 1.234.536,54
1-dic-22 | 31-dic-22 27,64% 2,93%| 2,933% 44.699.768,00] 30 1.310.850,74
1-ene-23| 31-ene-23 28,84% 3,04%| 3,041% 44.699.768,00] 30 1.359.356,79
1-feb-23 [ 6-feb-23 30,18% 3,16%| 3,161% 44.699.768,00 6 282.573,20
TOTALES 44.699.768,00 44.699.768,00 29.016.162,20

Del sefior Juez, Atentamente,

JOSE LUIS PIMIENTA PEREZ
C.C 8.307.552 de Medellin
T.P. 21.740 del C. S. de la J.
jlppjudicial@creditex.com.co

Telefono 4442256

RESUMEN

LIQUIDACION EN FIRMA AL DiA 7 DE AGOSTO DE 2020

186.227.759,04

INTERESES MORA LIQUIDADOS SOBRE EL CAPITAL DEL DIA 8
DE AGOSTO DE 2020 AL DiA 6 DE FEBRERO DE 2023

29.016.162,20

TOTAL LIQUIDACION ACTUALIZADA

$215.243.921,24
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