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MEMORIAL RAD 2022-00071

Atentamente,

ANA MARÍA VANEGAS CARDONA 
Secretaria
Juzgado 01 Civil del Circuito de Itagüí
Direccion Seccional de Administración Judicial
Antioquia - Chocó

j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono: +57-4 372 81 89
Cra. 52 51 – 68 Piso 5 Itagüí-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - An�oquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 17 de noviembre de 2023 11:05
Para: Juzgado 01 Civil Circuito - An�oquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: RAD: 05360310300120220007100 APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO
 
Buen día, remito para su conocimiento y fines per�nentes, radicado 2022-00071

Cordialmente,

De: No�ficaciones Judiciales <no�ficacionesjudiciales@cobroac�vo.com.co>
Enviado: viernes, 17 de noviembre de 2023 11:02
Para: Recepcion Memoriales - An�oquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RAD: 05360310300120220007100 APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO
 
Buenos días,

 

Reciban un cordial saludo,

 

Adjuntamos memorial para trámite dentro del proceso:

 

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO

DEMANDANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAR

DEMANDADO: WILSON HERNE VELEZ MUNERA

RADICADO:  05360310300120220007100

 

Quedamos atentos a cualquier requerimiento,

mailto:j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Buen día.

Notificaciones judiciales
Area juridica 
Cobroactivo S.A.S
PBX: 448-3838  ext: 1101
Dir:calle 10 Sur # 51 A - 55 (Medellin - Antioquia)   

“El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener Información legalmente protegida por ser privilegiada o
confidencial. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Informemos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Igualmente el uso
indebido, revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de este documento y/o sus anexos están estrictamente prohibido y
sancionado legalmente. Agradecemos su atención. COBROACTIVO S.A.S". 



 

 
MEMORIALES 

Codigo:F043 - verificación:V01 

  

 
CUMPLE ( √) DESCRIPCION RESPONSABLE 

 MIPRO  

 RRP  

 Aplicativo Entidad  

 

 
 CALLE 10 SUR # 51A-55 OFICINA 107 CENTRO DE NEGOCIOS DEL SUR 

Teléfono: [57 4] 448 38 38 
e-mail: notificacionesjudiciales@cobroactivo.com.co 

JCS  www.cobroactivo.com.co  
Medellín. Colombia  

Señores: 
JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE ITAGUI – ANTIOQUIA  
 
E.   S.   D. 
 
 REFERENCIA   : EJECUTIVO SINGULAR. 
DEMANDANTE   : COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAR    
DEMANDADO   : WILSON HERNE VELEZ MUNERA  
RADICADO   : 05360310300120220007100 

 
 
ASUNTO              : APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 
 
ANA MARÍA RAMÍREZ OSPINA, persona mayor de edad, con domicilio en el municipio de 
Medellín, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en calidad de 
apoderada de la parte demandante, en el proceso de la referencia por medio del presente 
escrito me permito aportar al despacho la liquidación del crédito actualizada. 

 
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@cobroactivo.com.co 
 
Sírvase dar trámite a dicho memorial.  
 
Del señor Juez. 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
ANA MARÍA RAMÍREZ OSPINA  
C.C.43.978.272  
T.P.175.761 del C.S.J. 

http://www.cobroactivo.com.co/
mailto:notificacionesjudiciales@cobroactivo.com.co


Plazo Hasta 1-mar-99

14-mar-99

Máxima 1-ene-07

 Mora Hasta (Hoy) 14-nov-23 4-ene-07

Comercial x

Máxima Consumo

  144.571.309,00 Microc u Ot

    22.553.124,20 

Brio. Cte.
Máxima 

Mensual 
Tasa

 Inserte en 

esta columna 

Desde Hasta Efec. Anual Autorizada Aplicable
 capitales, 

cuotas u otros 
Capital liquidable Días Intereses

12-feb-22 28-feb-22 1,5 0,00 144.571.309,00 22.553.124,20

12-feb-22 28-feb-22 18,30% 2,04% 2,042% 144.571.309,00 19 1.869.554,41

1-mar-22 31-mar-22 18,47% 2,06% 2,059% 144.571.309,00 30 2.976.502,34

1-abr-22 30-abr-22 19,05% 2,12% 2,117% 144.571.309,00 30 3.060.006,98

1-may-22 31-may-22 19,71% 2,18% 2,182% 144.571.309,00 30 3.154.401,77

1-jun-22 30-jun-22 20,40% 2,25% 2,250% 144.571.309,00 30 3.252.382,94

1-jul-22 31-jul-22 21,28% 2,34% 2,335% 144.571.309,00 30 3.376.316,80

1-ago-22 31-ago-22 22,21% 2,43% 2,425% 144.571.309,00 30 3.506.062,95

1-sep-22 30-sep-22 23,50% 2,55% 2,548% 144.571.309,00 30 3.683.988,09

1-oct-22 31-oct-22 24,61% 2,65% 2,653% 144.571.309,00 30 3.835.228,47

1-nov-22 30-nov-22 25,78% 2,76% 2,762% 144.571.309,00 30 3.992.829,74

1-dic-22 31-dic-22 27,64% 2,93% 2,933% 144.571.309,00 30 4.239.650,79

1-ene-23 31-ene-23 28,84% 3,04% 3,041% 144.571.309,00 30 4.396.532,68

1-feb-23 28-feb-23 30,18% 3,16% 3,161% 144.571.309,00 30 4.569.596,20

1-mar-23 31-mar-23 30,84% 3,22% 3,219% 144.571.309,00 30 4.654.031,11

1-abr-23 30-abr-23 31,39% 3,27% 3,268% 144.571.309,00 30 4.723.994,28

1-may-23 31-may-23 30,27% 3,17% 3,169% 144.571.309,00 30 4.581.141,05

1-jun-23 30-jun-23 29,76% 3,12% 3,123% 144.571.309,00 30 4.515.589,84

1-jul-23 31-jul-23 29,36% 3,09% 3,088% 144.571.309,00 30 4.463.954,36

1-ago-23 31-ago-23 28,75% 3,03% 3,033% 144.571.309,00 30 4.384.829,39

1-sep-23 30-sep-23 28,03% 2,97% 2,968% 144.571.309,00 30 4.290.837,13

1-oct-23 31-oct-23 26,53% 2,83% 2,831% 144.571.309,00 30 4.092.897,28

1-nov-23 14-nov-23 25,52% 2,74% 2,738% 144.571.309,00 14 1.847.050,75

 144.571.309,00 106.020.503,55

144.571.309,00

106.020.503,55

WILSON HERNE VELEZ MUNERA

LIQUIDACION DE CREDITO

Resultados >>

Mora TEA pactada, a mensual >>>

Intereses en sentencia o liquidación anterior, Fol.  >>

Vigencia

Plazo TEA pactada, a mensual >>>

Tasa  mensual pactada             >>>

Resultado tasa pactada o pedida >>

Saldo de capital, Fol.  >>

Tasa  mensual pactada             >>>

Resultado tasa pactada o pedida >>

TOTAL CAPITAL MÁS INTERESES ADEUDADOS

SALDO DE CAPITAL

SALDO DE INTERESES

$250.591.812,55

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO
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