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RV: 2022-00232 _ JDO 1 CIVIL CIRCUITO ITAGUI, ANEXO LIQUIDACION DEL CREDITO

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 31/01/2023 13:06

Para: Tatiana Villa <ta2342@hotmail.com>
CC: Jaime Humberto Henao Alzate <jhenaoca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

TATIANA
MEMORIAL RAD 2022-00232

Atentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Rama Judicial Antioquia - Choco

Consejo Superior de la Judicatura

UE Republica de Colombia . . . ) o
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

'\-Teléfono: +57-4 372 81 89
E&-\Cra. 52 51 - 68 Piso 5 ItagUi-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - ltagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 31 de enero de 2023 10:36

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: 2022-00232 _ JDO 1 CIVIL CIRCUITO ITAGUI, ANEXO LIQUIDACION DEL CREDITO

Buenos dias reenvio para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2022-00232

Cordialmente,

N FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMZALEZ
Rauna Jucicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
{.‘H”'\L']Ih Hulu_'um |:|-:,' |.'| _I||.|I||'.'|.I|||:| juzﬁ‘nus BE ITAE"I_AH“U&“M

Republica de Colomlia BB csafjitaguicendojramajudicialgov.ce

+57-4 377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 ED CAM P.1 TORRE-A ITAGDT ANTIOQUIA

De: Martha Elena Montoya Osorio <marthae@une.net.co>
Enviado: martes, 31 de enero de 2023 10:22
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Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: amparoam07 @gmail.com <amparoam07 @gmail.com>
Asunto: 2022-00232 _ JDO 1 CIVIL CIRCUITO ITAGUI, ANEXO LIQUIDACION DEL CREDITO

SENOR
JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
ITAGUI -ANT.

RADICADO: 2022 - 00232
BUENOS DIAS;

EN CALIDAD DE DEMANDANTE, EN RELACION CON EL ASUNTO REFERIDO, REMITO
MEMORIAL Y LIQUIDACION DEL CREDITO ORDENADA POR EL DESPACHO, , EN FORMATO
PDF DE 2 FOLIO.

EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PROCESALES VIGENTES, ESTE CORREO LE ES ENVIADO
A LOS DEMAS SUJETOS PROCESALES.

Cordialmente;

MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO
ABOGADA

marthae@une.net.co

Carrera 55 No. 40 A-20 OF. 1001

Teléfonos 300 7864645, 305 4697929

Medellin - Colombia
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Senor
JUEZ 1 CIVIL CIRCUITO Folios: 2
[tagui

Referencia. Proceso Ejecutivo Conexo por Honorarios, instaurado por
MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO contra AMPARO DEL
SOCORRO ARISTIZABAL MONTOYA.

Radicado. 2022 - 00232

ASUNTO: ANEXO LIQUIDACION DEL CREDITO

Obrando en calidad de demandante en el proceso de la referencia,

atendiendo a lo ordenado por su Despacho mediante Auto interlocutorio No

43 de fecha 17 de enero de 2023, le remito la liquidacion del crédito,

actualizada a 31 de enero de 2023.

Cordialmente;

MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO

C.C. 32.527.266
T.P. 39.969




RAD. 2022 - 0232

CAPITAL

INT.DE PLAZO O SANC. 20%

Tasa anual pactada o pedida en la demanda

Tasa mensual pactada o pedida en la demanda

$7.078.691
$0,00

R —

R —

0,00%

0,5%

LIQUIDACION DEL CREDITO

MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO VS AMPARO DEL S. ARISTIZABAL MONTOYA

Inserte en esta
Vigencia Bancario Corriente Interés Moratorio Limite de Usura Tasa Pactada o Pedida Tasa columna LIQUIDACION DEL CREDITO
Capial, Cuotas
Desde Hasta Ef. Anual: Créd. Ordin] Ef. Anual : Nom. Mens| Ef. Anual : Nom. Mens | Ef. Anual Nom. Men Aplicable u Otros Capital Liquidable | Dias] Valor Intereses Abonos Saldo Intereses Saldo Adeudado

7.078.691,00 Valor Fecha 7.078.691,00
30-ago-22 _ :31-ago-22 23,50% : 38,14% 35,25% 2,5482% 35,25% 2,5482% 0,00% 0,5% 0,5% 7.078.691,00 1 1.179,78 1.179,78 7.079.870,78
1-sep-22 30-sep-22 23,50% 38,14% 35,25% 2,5482% 35,25% 2,5482% 0,00% 0,5% 0,5% 7.078.691,00 30 35.393,46 36.573,24 7.115.264,24
1-oct-22 31-oct-22 23,50% 38,14% 35,25% 2,5482% 35,25% 2,5482% 0,00% 0,5% 0,5% 7.078.691,00 30 35.393,46 71.966,69 7.150.657,69
1-nov-22 30-nov-22 23,50% : 38,14% 35,25% 2,5482% 35,25% 2,5482% 0,00% 0,5% 0,5% 7.078.691,00 30 35.393,46 107.360,15 7.186.051,15
1-dic-22 31-dic-22 23,50% : 38,14% 35,25% 2,5482% 35,25% 2,5482% 0,00% 0,5% 0,5% 7.078.691,00 30 35.393,46 142.753,60 7.221.444,60
1-ene-23 31-ene-23 23,50% 38,14% 35,25% 2,5482% 35,25% 2,5482% 0,00% 0,5% 0,5% 7.078.691,00 30 35.393,46 178.147,06 7.256.838,06
SUBTOTALES 7.078.691,00 178.147,06 178.147,06 7.256.838,06
SALDO INTERESES 178.147,06
CAPITAL 7.078.691,00
TOTAL: INTERESES+CAPITAL 7.256.838,06




