12/10/23, 8:09 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

RV: LIQUIDACION DE CREDITO 2021-00303

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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[I]J 1 archivos adjuntos (210 KB)
ANEXO LIQUIDACION DE CREDITO.pdf;

JUAN
MEMORIAL RAD 2021-00303

Atentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Rama Judicial Antioquia - Choco

Consejo Superior de la Judicatura

UE Republica de Colombia . . . ) o
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

LTeléfono: +57-4 372 81 89
B&Cra. 52 51 - 68 Piso 5 ItagUi-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - ltagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 21 de septiembre de 2023 13:35

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO 2021-00303

Buenas tardes remito para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2021-00303

Cordialmente,

N FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMZALEZ
Rauma Juchicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Comscpo Supseron e L Judicama JUZGADOS DE ITAE"I_AH“U&“M

Repulhea de Colomlna BB csafjitaguicendojramajudicialgov.ce

+57-4 377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 ED C.AM. P.1TORRE-A ITAGUI ANTIOOUIA
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Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

De: notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co <notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co>
Enviado: jueves, 21 de septiembre de 2023 13:24

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO 2021-00303

JUZGADO 1 CIVIL CIRCUITO ITAGUI

RADICADO 2021-00303

DEMANDANTE BANCO DE BOGOTA S.A

DEMANDADO PROYECTOS Y METALURGICAS S.A.S.

Cordialmente

DIANA CATALINA NARANJO

Abogada

NARANJO & GOMEZ CONSULTORES SAS

Carrera 43 AN © 34-155 oficina 404 Torre Norte CC Almacentro
Tel 4241470 Movil -WhatsApp 3136463208
notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion confidencial o legalmente protegida y no puede ser
utilizada ni divulgada por personas diferentes a su destinatario. Si por error, recibir este mensaje, por favor avise
inmediatamente a su remitente y destruya toda copia que tenga del mismo. Cualquier uso, divulgacion, copia, distribucion,
impresion o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorizaciéon del remitente sera sancionado de
acuerdo con las normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la informacién contenida y
debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad
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O Naranjo . Gomez

CONSULTORES

Senor

JUEZ 1 CIVIL CIRCUITO ITAGUI

Ciudad

REFERENCIA: EJECUTIVO

DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA S.A
DEMANDADO: PROYECTOS Y METALURGICAS S.A.S.
RADICADO: 2021-00303

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

DIANA CATALINA NARANJO ISAZA, en mi calidad de apoderada de la parte
demandante, en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito
me permito aportar al despacho la liquidacion de crédito, conforme al articulo 446 del
C.G.P.

Del Senor Juez, con todo respeto.

DIANA CATALINA NARANJO ISAZA
C. C. 43'159.476 DE MEDELLIN
T.P.122.681 DEL C. S. DE LA J.

Centro Comercial Aimacentro Cra.43a No. 34 - 155 Oficina 404 Teléfonos: 5402250 3136463208 e-mail: diana.naranjo@une.net.co
MEDELLIN - COLOMBIA



O Naranjo . Gdmez

CONSULTORES
LIQUIDACION DE CREDITO
Medellin, MAYO DE 2023
Tasa efectiva anual pactada, amensual >>> 1PIazo Hasta I:
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>> {Maxima
Tasa efectiva anual pactada, amensual >>> 1Mora
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>> {Maxima
Int. de plazo y/o sanci6on del 20% >>>
VIGENCIA Brio. Cte. A"fﬁ‘)xr:;‘;j‘a TASA Capitales LIQUIDACION DE CREDITO
DESDE HASTA T.Efectiva] Mensual |Aplicable| Cuotas u otros |Capital Liquidable | dias | Liq Intereses ABONOS ;?:jr(;sies Capital mas
\ : 0,00 Valor Folio 0,00
0,00 0,00
3-nov-21 30-nov-21 17,27%  1,94% 1,938% 192.791.462,00  192.791.462,00 28 3.487.552,47 196.279.014,47
1-dic-21 31-dic-21 17,46%  1,96% 1,957% 192.791.462,00 30 3.773.696,89 200.052.711,36
1-ene-22 31-ene-22 17,66%  1,98% 1,978% 192.791.462,00 30 3.812.596,83 203.865.308,19
1-feb-22 28-feb-22 18,30%  2,04% 2,042% 192.791.462,00 30 3.936.510,79 207.801.818,98
1-mar-22 31-mar-22 18,47%  2,06% 2,059% 192.791.462,00 30 3.969.281,61 211.771.100,58
1-abr-22 30-abr-22 19,05%  2,12% 2,117% 192.791.462,00 30 4.080.638,29 215.851.738,87
1-may-22 31-may-22 19,71%  2,18% 2,182% 192.791.462,00 30 4.206.517,42 220.058.256,29
1-jun-22 30-jun-22 20,40%  2,25% 2,250% 192.791.462,00 30 4.337.179,11 224.395.435,41
1-jul-22 31-jul-22 21,28%  2,34% 2,335% 192.791.462,00 30 4.502.449,74 228.897.885,14
1-ago-22 31-ago-22 22,21%  2,43% 2,425% 192.791.462,00 30 4.675.471,28 233.573.356,42
1-sep-22 30-sep-22 23,50%  2,55% 2,548% 192.791.462,00 30 4.912.741,36 238.486.097,78
1-oct-22 31-oct-22 24,61%  2,65% 2,653% 192.791.462,00 30 5.114.426,30 243.600.524,08
1-nov-22 30-nov-22 25,78%  2,76% 2,762% 192.791.462,00 30 5.324.593,71 248.925.117,79
1-dic-22 31-dic-22 27,64%  2,93% 2,933% 192.791.462,00 30 5.653.739,18 254.578.856,97
1-ene-23 31-ene-23 28,84%  3,04% 3,041% 192.791.462,00 30 5.862.947,28 260.441.804,25
1-feb-23 28-feb-23 30,18%  3,16% 3,161% 192.791.462,00 30 6.093.734,21 266.535.538,46
1-mar-23 31-mar-23 30,84%  3,22% 3,219% 192.791.462,00 30 6.206.331,45 272.741.869,91
1-abr-23 30-abr-23 31,39%  3,27% 3,268% 192.791.462,00 30 6.299.630,06 279.041.499,97
1-may-23 31-may-23 30,27%  3,17% 3,169% 192.791.462,00 30 6.109.129,72 285.150.629,69
1-jun-23 30-jun-23 29,76%  3,12% 3,123% 192.791.462,00 30 6.021.714,63 291.172.344,32
1-jul-23 31-jul-23 29,36%  3,09% 3,088% 192.791.462,00 30 5.952.856,71 297.125.201,03
1-ago-23 31-ago-23 28,75%  3,03% 3,033% 192.791.462,00 30 5.847.340,49 302.972.541,53
1-sep-23 20-sep-23 28,03%  2,97% 2,968% 192.791.462,00 20 3.814.665,44 306.787.206,97
SUBTOTALES: >>>>>>>>>> 1 192.791.462,00 76681 98.380.882,32‘{ - : 306.787.206,97:

SALDO DECAPITAL 192.791.462,00
COSTAS 6.000.000,00
SALDO DEINTERESES 113.995.744,97

TOTAL CAPITAL + INTERESES + COSTAS MENOS RETENCIONES | 312.787.206,97
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