6/2/23, 15:13 Correo: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui - Outlook

RV: Memorial presentacion de liquidacion de crédito - Radicado:
05360310300120210032800

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 24/01/2023 16:24

Para: Jaime Humberto Henao Alzate <jhenaoa@cendoj.ramajudicial.gov.co>

JAIME
MEMORIAL RAD 2021-00328

Atentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Rama Judicial Antioquia - Choco

Consejo Superior de la Judicatura

UE Republica de Colombia . . . ) o
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

LTeléfono: +57-4 372 81 89
E&Cra. 52 51 - 68 Piso 5 ItagUi-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - ltagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 14:30

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Memorial presentacion de liquidacion de crédito - Radicado: 05360310300120210032800

Buenas tardes remito para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2021-00328

Cordialmente,

o FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMZALEZ
Rauna Juchcial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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nepaRCA e G ol e EXS csadjitagui@cendoj ramajudicial gov.co

+57-4 377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 ED CAM P.1 TORRE-A ITAGDI ANTIOOUIA

De: Liliana Ruiz Garces <notificaciones@bpojuridico.com>
Enviado: martes, 24 de enero de 2023 14:28

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADFIM2QzYmE3LTk20WQINGVhMS040GZiLTZIOWVkZDg0OTk2NAAQABsnyZLgVs1PqgwhYLdg40A%3D 1/2
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6/2/23, 15:13 Correo: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui - Outlook

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Memorial presentacidn de liquidacidn de crédito - Radicado: 05360310300120210032800

Sefores

JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE ITAGUI
memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D

Ref: EJECUTIVO

Radicado: 05360310300120210032800

Demandante: BANCO AGRARIO Y FONDO NACIONAL DE GARANTIAS.
Demandado: URIEL ALEISON ZULUAGA LOPEZ

Asunto: Presentacién de liquidacion de crédito.
Atentamente,

Liliana Ruiz Garces

Abogada - Gerente.
liliana.ruiz@bpojuridico.com
Teléfono: 604 2023744

Celular y WhatsApp: 316 4642705

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADFIM2QzYmE3LTk20WQINGVhMS040GZiLTZIOWVkZDg0OTk2NAAQABsnyZLgVs1PqgwhYLdg40A%3D 2/2
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BPO JURIDICO

Medellin, 23 de enero de 2022.

Sefores

JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE ITAGUI
memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D

Ref: EJECUTIVO

Radicado: 05360310300120210032800

Demandante: BANCO AGRARIO Y FONDO NACIONAL DE GARANTIAS.
Demandado: URIEL ALEISON ZULUAGA LOPEZ

Asunto: Presentacion de liquidacion de crédito.

LILIANA RUIZ GARCES, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de
apoderado judicial del FONDO NACIONAL DE GARANTIAS, por el presente escrito, y en
observancia al auto que ordena seguir adelante la ejecucion dictado en el proceso de la
referencia, me permito presentar la liquidacion del crédito.

Del sefior Juez, atentamente,

Ulicina Pug 6

LILIANA RUIZ GARCES
T.P. 165.420 C.S.J
CC 32.299.164 de Envigado.

La direccion de correo electronico de la apoderada judicial inscrita en el registro nacional
de abogados es: notificaciones@bpojuridico.com, lo anterior para dar cumplimiento de la
Ley 2213 de 2022.

Direccion: Calle 11 43b 50 Oficina 303.
Celular y whatsapp: 316 4642705
Correo electronico: notificaciones@bpojuridico.com



ESTADO DE CUENTA
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CARTERA

FNG

Fondo Nacional de Garantias S.A.

No. Liquidacién : 146534

Namero de crédito : 1000000126506

Identificacion . 70696846

Nombre : ZULUAGA LOPEZ URIEL ALEISON

Intermediario Financiero : BANCO AGRARIO

Fondo Administrador : FG ANTIOQUIA

Oficina : MEDELLIN

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado $ 371.564.925 Fecha desembolso : 1/04/2022

Saldo Capital $ 371.564.925

DATOS DE LIQUIDACION

Fecha liquidacion : 10/01/2023 Tasa de mora : Maxima Legal
Concepto liquidacion : JUZGADO Fecha ultimo pago : 1/04/2022
DATOS DEUDA

Saldo capital 371.564.925
Intereses corrientes 0
Intereses diferidos 0
Intereses mora 86.246.576
Honorarios 0
Gastos judiciales 0
Rebaja intereses mora 0% 0
Total deuda 457.811.501
DATOS PARA EL PAGO

‘ Entidad: Bancolombia ‘ Cuenta convenio: 53821 Referencia: 70696846

También puedes realizar sus pagos a través del boton PSE, ingresando

al sitio web www.fng.gov.co

D

“LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN

SUJETOS A VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"

Fecha de Impresion.
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ESTADO DE CUENTA I BN SA

Fondo Nacional de Garantias S.A.

SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CARTERA [
No. Liquidacién : 146534
Numero de crédito : 1000000126506
Identificacion . 70696846
Nombre . ZULUAGA LOPEZ URIEL ALEISON
Intermediario Financiero : BANCO AGRARIO
Fondo Administrador . FG ANTIOQUIA
Oficina : MEDELLIN

DATOS INICIALES DEL CREDITO
Saldo de Capital : 371.564.925 Fecha desembolso  : 1/04/2022

DETALLE INTERESES MORATORIOS POR MES

DESDE HASTA TASA MAX LEGAL M.V. VALOR MORA
1/04/2022 1/05/2022 25,40% 7.756.837
1/05/2022 1/06/2022 26,18% 8.262.656
1/06/2022 1/07/2022 27,00% 8.244.492
1/07/2022 1/08/2022 28,02% 8.843.942
1/08/2022 1/09/2022 29,10% 9.183.799
1/09/2022 1/10/2022 30,58% 9.338.572
1/10/2022 1/11/2022 31,83% 10.046.017
1/11/2022 1/12/2022 33,14% 10.121.457
1/12/2022 1/01/2023 35,19% 11.105.363
1/01/2023 10/01/2023 36,49% 3.343.442

DATOS PARA EL PAGO

Entidad: Bancolombia Cuenta convenio: 53821 Referencia: 70696846

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN
SUJETOS A VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"
Fecha de Impresion. 10/01/2023
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