31/7/23, 15:01 Correo: Natalia Andrea Hernandez - Outlook

RV: Presento liquidacion del crédito Rad. 05360310300120220005800

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 27/07/2023 11:25

Para:Natalia Andrea Hernandez <nhernan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

mj 1 archivos adjuntos (125 KB)
Liquidacion crédito Rad. 2022-058.pdf;

NATALIA
MEMORIAL RAD 2022-00058

Atentamente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

vg Repiiblica de Colombia

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Antioquia - Chocd

j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
ereléfono: +57-4 372 81 89
E&-‘Cra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 25 de julio de 2023 14:32

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <jO1cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Presento liquidacién del crédito Rad. 05360310300120220005800

Buenas tardes remito para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2022-00058

Cordialmente,

Fana Juelicial
Consepo H|:|||1:|.|:n|. e Ia Juclicatur

ltt‘l]l‘l]}“.l:'il dl' (Ll ll(]lllhiil

FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMZIALET

ESCRIBIENTE EEI'ﬂH_lEI DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

=3 csadjitagui@cendojramajudicial.gov.co

+57-4377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 ED CAMI P.1 TORRE-A ITAGI ANTIOQUIA
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mailto:j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

31/7/23, 15:01 Correo: Natalia Andrea Hernandez - Outlook

De: Mario Fernando Franco Eusse <mariofrancoe@hotmail.com>

Enviado: martes, 25 de julio de 2023 14:31

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: santiago@boxisleep.com <santiago@boxisleep.com>; stvarenknow@yahoo.es <stvarenknow@yahoo.es>;
stvarenkow@yahoo.es <stvarenkow@yahoo.es>; stvarenkow@colchonesrem.com
<stvarenkow@colchonesrem.com>; notificaciones@acevedosabogados.co
<notificaciones@acevedosabogados.co>

Asunto: Presento liquidacion del crédito Rad. 05360310300120220005800

Buenas tardes, cordial saludo.

Senor:
Juez Primero Civil del Circuito de ltagui

Asunto: Presento liquidacion del crédito
Proceso: De ejecucion

Demandante: INDUSTRIAS HUMBERT S.A.
Demandados: COLCHONES REM S.AS., y otro
Radicado: 05360310300120220005800

Adjunto memorial de la referencia.

Envio simultdneamente este coreo a las partes.
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Senor:

Juez Primero Civil del Circuito de ItagUi

Asunto:

Proceso:
Demandante:
Demandados:
Radicado:

Mora TEA pactada, a mensual >>>

Tasa mensual pactada

>>>

Resultado tasa pactada o pedida >>

Presento liquidacion del crédito
De ejecucion
INDUSTRIAS HUMBERT S.A.

COLCHONES REM S.AS., y ofro
2022-058

Maxima

Mora Hasta (Hoy)

25-jul-23

Comercial

Consumo

Sald

o de capital, Fol. >>

$262.327.698,00

Microc u Otros

Intereses en sentencia o liquidac

ion anterior, Fol. >>

Vigencia Brio. Cte.| Maxima [ Tasa Inserte en esta LIQUIDACION DE CREDITO
Mensual columna
Desde Hasta Efec. Anual|Autorizada [Aplicable capitales, Capital Liquidable| dias | Intereses en esta Abonos Saldo de Saldo de Capital
cuotas u otros Liquidacion Intereses mas Intereses
3mar22 | 25jul-23 262.327.698,00 Valor 0,00 262.327.698,00
3mar22  3lmar22 1847%  2,06% 2,050% 262.327.698,00] 28
5.040.864,69 5.040.864,69 267.368.562,69
l-abr22  30-abr-22 19,05%  2,12% 2,117% 262.327.69800 30
5.552.447,38 10.593.312,07 272.921.010,07
1-may-22 3l-may-22 19,71%  2,18% 2,182% 262.327.69800 31
5.914.519,70 16.507.831,76 278.835.529,76
14un-22  30-un-22  20,40%  2,25% 2,250% 262.327.60800 30
5.901.517,63 22.409.349,40 284.737.047,40
-iul- -iul- 0/ v v 262.327.698,00
Lu2z - Slul-22 2128%  2.34% 2335% 81 633061152 28.739.960,92 291.067.658,92
l-ago-22  31-ago-22 2221%  243% 2,425% 262.327.69800 30
6.361.825,39 35.101.786,31 297.429.484,31
l-sep-22  30-sep22 2350%  2,55% 2,548% 262.327.60800 30
6.684.674,31 41.786.460,61 304.114.158,61
l-oct-22  3l-oct-22 24,61%  2,65% 2,653% 262.327.60800 30
6.959.103,19 48.745.563,80 311.073.261,80
l-nov-22  30-nov-22 2578%  2,76% 2,762% 262.327.69800 30
7.245.074,01 55.990.637,81 318.318.335,81
1-dic22  3l-dic22  27,64%  2,93% 2,933% 262.327.69800 30
7.692.936,03 63.683.573,84 326.011.271,84
l-ene-23  3l-ene-23  28,84%  3,04% 3,041% 262.327.60800 30
7.977.601,53 71.661.175,38 333.988.873,38
1feb-23  28-feb-23  30,18%  3,16% 3,161% 262.327.69800 30
’ ° ’ 8.291.628,95 79.952.804,33 342.280.502,33
1-mar23  31-mar-23 30,84%  3,22% 3,219% 262.327.69800 30
8.444.837,88 88.397.642,21 350.725.340,21
1-abr-23  26-abr-23 31,39%  3,27% 3,268% 262.327.60800 26
7.428.882,54 95.826.524,75 358.154.222,75
1-may-23  3l-may-23  30,27%  3,17% 3,169% 262.327.698,00 31
4 4 ° ° ° 8.589.663,24 104.416.187,99 366.743.885,99
14un-23  30-un-23  29,76%  3,12% 3,123% 262.327.69800 30
8.193.633,27 112.609.821,26 374.937.519,26
1-ul-23 25-ul-23  29,36%  3,09% 3,088% 262.327.698,000 25
6.749.949,67 119.359.770,92 381.687.468,92
SALDO DE CAPITAL  262.327.698,00
COSTAS PROCESLES 7.869.830,00
SALDO DE INTERESES  119,359.770,92
TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOS
389.557.298,92
Atentamente,

MARIO FERNANDO FRANCO EUSSE
T.P. 117817



