1/4/24, 15:42 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

RV: LIQUIDACION DE CREDITO- PROCESO: BANCO COLPATRIA VS INVERSIONES SPORT
COMPANY LTDA. RAD: 2019 - 801

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 11/03/2024 20:04

Para:Juan Diego Munoz Castano <jmunozca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

ﬂ]] 1 archivos adjuntos (209 KB)
MEMORIAL CON RELIQUIDACION DEL CREDITO 11032024.pdf;

JUAN

MEMORIAL RAD 2009-00705

Atentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Antioquia - Chocd

F - Rama Judicial
E i Consejo Superior de la Judicatura
U Republica de Colombia . . . ) o
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

LTeIéfono: +57-4 372 81 89
.-gléCra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 11 de marzo de 2024 10:06

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <jO1cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO- PROCESO: BANCO COLPATRIA VS INVERSIONES SPORT COMPANY LTDA.
RAD: 2019 - 801

Cordial saludo, reenvio para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2009-
00705
Cordialmente,
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o FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GOMIALEZ
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Republica de Colomlna

E=S csadjitagui@cendoj.ramajudicial. gov.co

+57-4 377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 ED CAM. P.1 TORRE-A ITAGUT ANTIDQUIA

De: Mariana Bedoya Cruz <marianabedoya@gqjuridico.com>

Enviado: lunes, 11 de marzo de 2024 9:41

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Adriana Valencia <avalencia@ggjuridico.com>; ALEJANDRO GARCIA QUIROZ <agarciaquiroz2@gmail.com>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO- PROCESO: BANCO COLPATRIA VS INVERSIONES SPORT COMPANY LTDA. RAD:
2019 - 801

Buenos dias, sefiores

Remito adjunto memorial con liquidacion del crédito al 11 de marzo de 2024, dentro del siguiente
proceso:

JUZGADO DE CONOCIMIENTO: PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUI

PROCESO: EJECUTIVO EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ANTES BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIAS.A.

DEMANDADO:FERGO COLOR LTDAY OTRO

RADICADO: 2009 - 705

APODERADO: ALEJANDRO ALBERTO GARCIA QUIROZ

Contiene un archivo con 4 folios en pdf

Por favor acusar recibo.
MARIANA BEDOYA CRUZ
Abogada

Garcia Quiroz Abogados
Teléfono 313 84 87
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GARCIA QUIROZ ABOGADOS S.A.S.
NIT. 900656145-1
Carrera 43A no. 14-57 oficina 213
Edificio San Francisco, Medellin
Teléfono 3223072
Celulares: 3013715778 — 3105135356
Direcciones electrénicas: avalencia@ggjuridico.com - agarciaquiroz2@gmail.com

Seior
JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUI
E.S.D.
ASUNTO : RELIQUIDACION DEL CREDITO

PROCESO : EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE : BANCO COLPATRIA S.A. HOY SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
DEMANDADO : FERGO COLORLTDAY OTRO

RADICADO  :2009 - 705

ALEJANDRO A. GARCIA QUIROZ, abogado titulado y en ejercicio profesional, obrando como
apoderado de la parte demandante, mediante el presente escrito aporto reliquidacion actualizada de las
obligaciones No. 4546010000077208, 1881003526 y 501130000001 a cargo del demandado, al 11 de
marzo de 2024, en consecuencia, sirvase correr traslado y una vez finalizado el término, proceder con
su respectiva aprobacion sin necesidad de peticion de parte.

Atentamente,

/__: ¥
ALEJANDRO A. GARCIA QUIROZ
C.C. 98.544.609 Envigado- Antioquia
T.P. 96.508 del C.S.J
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GARCIA QUIROZ ABOGADOS S.A.S.

NIT. 900656145-1

Carrera 43A no. 14-57 oficina 213
Edificio San Francisco, Medellin

Teléfono 3223072

Celulares: 3013715778 — 3105135356

Direcciones electrénicas: avalencia@ggjuridico.com - agarciaquiroz2@gmail.com

FERGO COLOR
OBLIGACION 4546010000077208

Superbancaria
VIGENCIA e LIMITE USURA TASA | TASA _
DESDE | HASTA T.Efectiva | o' | lomina Pactada | FINAL | 'O | capiTAL | DiAs INTERESES
100v-20 | 30-n0v-22 - 4740 15,555.631,28
1dic22 | 30-dic-22 2764% | 4146% 4607.06900 | 30 135.105,39
1ene23 | 31ene23 2884% | 4326% 4607.06900 | 30 140.104,77
14eb-23 | 28feb-23 3018% | 4527% 4607.06900 | 30 145.619,80
1mar23 | 31-mar23 3084% | 4626% 460706900 | 30 148.310,50
1-abr23 | 30-abr-23 3139% | 47,09% 460706900 | 30 150.540,02
1may23 | 31-may-23 3027% | 4541% 460706900 | 30 145.987.70
14un23 | 304un-23 2076% | 4464% 4607.06900 | 30 143.898.77
19023 | 30ju-23 2036% | 44,04% 4607.06900 | 30 142.253,30
1-ago23 | 30-ago-23 2875% | 4313% 4607.06900 | 30 130.731,82
1sep23 | 30-sep-23 2803% | 42,05% 460706900 | 30 136.736,55
loct23 | 31-oct23 3080% | 5970% 4607.069.00 | 30 183.276,01
1:n0v-23 | 30-n0v-23 3828% | 5742% 460706900 | 30 177.539,15
1dic23 | 30-dic-23 2332% | 3498% 4607.06900 | 30 116.611,36
1ene24 | 31-ene24 2332% | 3498% 4607.06900 | 30 116.611,36
1deb-24 | 29-feb-24 2331% | 3497% 4607.06900 | 30 116.567 61
tmar24 | 11-mar24 3330% | 4995% 460706900 | 11 58.004,66
TOTAL INTERESES: | >>>>>>>>> 17.752.530,04
CAPITAL: >S>>>>>>>> $ 4.607.069
TOTAL: CAPITAL+INTERESES — 22.350.599
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GARCIA QUIROZ ABOGADOS S.A.S.
NIT. 900656145-1
Carrera 43A no. 14-57 oficina 213
Edificio San Francisco, Medellin
Teléfono 3223072
Celulares: 3013715778 — 3105135356
Direcciones electrénicas: avalencia@ggjuridico.com - agarciaquiroz2@gmail.com

FERGO COLOR
OBLIGACION 1881003526

TASA
DESDE | HASTA TEfctva | zoova, | lomna Pactada Guotas | CAPITAL | DiAS |  INTERESES
10:0v-20 | 30-n0v-22 4801 | 818540957
1dic22 | 30-dic-22 2764% | 4146% 0,00% 239404055 | 30 70.206,85
lene23 | 31-ene-23 2884% | 4326% 0,00% 239404055 | 30 72.804.75
14eb23 | 284eb-23 3018% | 4527% 0,00% 239404055 | 30 7567061
tmar23 | 31-mar-23 3084% | 46,26% 0,00% 239404055 | 30 7706881
1abr23 | 30-abr-23 3139% | 47,00% 0,00% 239404055 | 30 7822737
tmay23 | 31-may-23 3027% | 4541% 0,00% 239404055 | 30 75.861,78
14un23 | 30-un-23 2076% | 4464% 0,00% 239404055 | 30 74.776,28
15023 | 30ul-23 2036% | 44.04% 0,00% 239404055 | 30 7392122
1ago23 | 30-ag0-23 2875% | 43.13% 0,00% 239404055 | 30 7261095
1sep23 | 30-sep-23 2803% | 4205% 0,00% 239404055 | 30 7105447
1oct23 | 31-0ct23 3980% | 5970% 0,00% 239404055 | 30 9523847
1n0v-23 | 30-nov-23 3828% | 5742% 0,00% 239404055 | 30 92.257,34
1dic23 | 30-ic:23 2332% | 3498% 0,00% 239404055 | 30 6050651
lene24 | 31-ene-24 2332% | 34.98% 0,00% 239404055 | 30 §0.506,51
1feb-24 | 29-feb-24 2331% | 3497% 0,00% 239404055 | 30 60.573,78
tmar24 | 11-mar-24 3330% | 4995% 0,00% 239404055 | 11 30.141,83
TOTAL INTERESES: - 9.327.017,11
CAPITAL: >>>>>>>>> 2.394.040,55
TOTAL: CAPITAL+INTERESES >3335555> 11.721.058
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GARCIA QUIROZ ABOGADOS S.A.S.
NIT. 900656145-1
Carrera 43A no. 14-57 oficina 213
Edificio San Francisco, Medellin
Teléfono 3223072
Celulares: 3013715778 — 3105135356
Direcciones electrénicas: avalencia@ggjuridico.com - agarciaquiroz2@gmail.com

FERGO COLOR
OBLIGACION 501130000001

TASA

DESDE | HASTA T. Efectiva if:;'l‘qas :'niﬂ's'ﬂi'u g‘;‘::zz CAPITAL DIAS INTERESES
10-10v-20 | 30-n0v-22 - 4820 | 152.836.88746
1dic22 | 30dic22 2764% | 4146% 4451666900 | 30 1.305.481,23
1ene23 | 31-ene23 2884% | 4326% 4451666900 | 30 1.353.788,60
14eb-23 | 28-eb-23 30,18% | 4527% 4451666900 | 30 1.407.078,64
1mar23 | 31-mar23 3084% | 46.26% 4451666900 | 30 1.433.078,00
1-abr23 | 30-abr23 3130% | 47,00% 4451666900 | 30 1454.621,19
1-may-23 | 31-may-23 3027% | 4541% 4451666900 | 30 1.410.633,56
1un23 | 304un-23 2076% | 44.64% 4451666900 | 30 1.390.448,90
14023 | 30jul-23 2036% | 44,04% 4451666900 | 30 1.374.549.21
1-ago23 | 30-ago-23 2875% | 4313% 4451666900 | 30 1.350.184,90
1sep23 | 30-sep-23 2803% | 42,05% 4451666900 | 30 132124263
1oct23 | 31-ct23 3980% | 59.70% 4451666900 | 30 1.770.938,83
1-0v-23 | 30-n0v-23 3828% | 5742% 4451666900 | 30 1.715.505,36
1dic23 | 304ic23 2332% | 34.98% 4451666900 | 30 112677913
lene24 | 31-ene24 2332% | 34.98% 4451666900 | 30 112677913
1eb-24 | 20-feb-24 2331% | 34.97% 4451666900 | 30 1.126.356,42
tmar24 | 11-mar-24 3330% | 49.95% 4451666900 | 11 560.480,90
TOTAL INTERESES: - 174.064.834,11

CAPITAL: - 44.516.669,00

TOTAL: CAPITAL+INTERESES —— 218.581.503
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