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JUAN
MEMORIAL RAD 2023-00318

Afentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Rama Judicial Antioquia - Choco

Consejo Superior de la Judicatura

UE Repiiblica de Colombia . . . ) o
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

{-Teléfono: +57-4 372 81 89
:ng-'uCra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - ltagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 6 de marzo de 2024 15:27

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: ALLEGO LIQUIDACION DE CREDITO EJECUTIVO 05360310300120230031800

Cordial saludo, remito para su conocimiento y fines pertinentes, radicado 2023-00318

Cordialmente,

FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMIALEZ
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Conscpo Hulu:uln e La Jusclieatuna .ILIIEABDS BE ITAE“[—M“DU.“'A
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1/4/24, 15:38 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

De: Christian Felipe Gonzalez Rivera <abogadoregional3_daviviendajuridica@abogadoscac.com.co>
Enviado: miércoles, 6 de marzo de 2024 15:24

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: ALLEGO LIQUIDACION DE CREDITO EJECUTIVO 05360310300120230031800

Sefor

JUEZ 01 CIVIL CIRCUITO DE ITAGUI

E. S. D.

REFERENCIA: EJECUTIVO 05360310300120230031800
CUANTIA: MAYOR

DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA SA
DEMANDADOS: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ

CHRISTIAN FELIPE GONZALEZ RIVERA identificado con cédula de ciudadania numero
1.000.329.977 de Bogota D.C. y tarjeta profesional 397.346 del C.S. de la J. actuando como
apoderado de la entidad demandante, por medio del presente escrito me permito allegar a su
despacho:

1. LIQUIDACION DEL CREDITO, de conformidad con el articulo 446 del C.G del P, para su
respectivo tramite.

LIQUIDACION DE CREDITO
SALDO A CAPITAL $377.916.352,00
INTERES CORRIENTES $37.190.133,00
INTERES MORATORIO $53.312.155,00
TOTAL $ 468.418.640,00

Cordialmente,

CHRISTIAN FELIPE GONZALEZ RIVERA
ABOGADO

JABOGADOS | e somoros

(}prt.lﬁﬁt.l (irm.wfmmy.-idminiumdrw t-ﬁ' rﬂﬂl"h! PBX BOGOTA (57) (1) 606 81 91 EXT. 5523
Somos su aliado estratéegico!

WWW.ABOGADOSCAC.COM.CO

"Este mensaje y sus anexos estan dirigidos para ser usados por su(s) destinatario(s) exclusivamente y puede contener informacion
confidencial y/o reservada protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribuciéon o reproduccion del
mismo, o de cualquiera de sus anexos, esta estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifiquese
inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducciéon del mismo. Asi mismo, debera ser usada
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bajo los parametros de la ley 1581 de 2012 de proteccion de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del area

receptora del cumplimiento de la citada normativa de proteccion de datos personales”

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADdMNTkyMmQwLWM5YmMMtNDJIZSO05N2E1LTgzM2EyOTUOYjc4YgAQAHJZa9tW90eyqQaj3Advhsg%3D 3/3



Cadigo: F-CPP-019
| ABOGADOS - Version: 0
%. Compaitia Consultora y Administradora de Cartera MEMORIAL DE TRAMITE Fecha: 11/11/2020
PUBLICO
Senor
JUEZ 01 CIVIL CIRCUITO DE ITAGUI
E. S. D.
REFERENCIA: EJECUTIVO 05360310300120230031800
CUANTIA: MAYOR
DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA SA
DEMANDADOS: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ

CHRISTIAN FELIPE GONZALEZ RIVERA identificado con cédula de ciudadania
numero 1.000.329.977 de Bogota D.C. y tarjeta profesional 397.346 del C.S. de la
J. actuando como apoderado de la entidad demandante, por medio del presente
escrito me permito allegar a su despacho:

1. LIQUIDACION DEL CREDITO, de conformidad con el articulo 446 del C.G
del P, para su respectivo tramite.

LIQUIDACION DE CREDITO

SALDO A CAPITAL

$377.916.352,00

Cordialmente,

INTERES CORRIENTES

$37.190.133,00

INTERES MORATORIO

$53.312.155,00

TOTAL

$ 468.418.640,00

CHRISTIAN FELIPE GONZALEZ RIVERA
C.C. No. 1.000.329.977 de Bogota D.C.
T.P. No. 397.346 del C.S. de la J.




TIPO Liquidacion de intereses moratorios
PROCESO 05360310300120230031800
DEMANDANTE BANCO DAVIVIENDA S.A
DEMANDADO CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ MEJIA

TASA APLICADA

((1+TasaEfectiva)*(Periodos/DiasPeriodo))-1

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE  HASTA DIAS % ANUAL CAPITAL  CAPITAL BASE LIQ. INTERES SUBTOTAL VALOR ABONO SALDO INTERESES SALDO ADEUDADO SALDO A FAVOR ABONO INTERESES ABONO CAPITAL
2023-09-26  2023-09-26 1 42,05 377.916.352,00 377.916.352,00 363.568,49 378.279.920,49 0,00 37.553.701,49 415.470.053,49 0,00 0,00 0,00
2023-09-27 2023-09-30 4 42,05 0,00 377.916.352,00 1.454.273,97 379.370.625,97 0,00 39.007.975,47 416.924.327,47 0,00 0,00 0,00
2023-10-01 2023-10-31 31 39,80 0,00 377.916.352,00 10.757.653,54 388.674.005,54 0,00 49.765.629,00 427.681.981,00 0,00 0,00 0,00
2023-11-01 2023-11-30 30 38,28 0,00 377.916.352,00 10.071.865,40 387.988.217,40 0,00 59.837.494,40 437.753.846,40 0,00 0,00 0,00
2023-12-01 2023-12-31 31 37,56 0,00 377.916.352,00 10.239.886,44 388.156.238,44 0,00 70.077.380,84 447.993.732,84 0,00 0,00 0,00
2024-01-01 2024-01-31 31 34,98 0,00 377.916.352,00 9.631.660,35 387.548.012,35 0,00 79.709.041,20 457.625.393,20 0,00 0,00 0,00
2024-02-01 2024-02-29 29 34,97 0,00 377.916.352,00 9.006.923,20 386.923.275,20 0,00 88.715.964,40 466.632.316,40 0,00 0,00 0,00
2024-03-01 2024-03-06 6 33,30 0,00 377.916.352,00 1.786.324,11 379.702.676,11 0,00 90.502.288,50 468.418.640,50 0,00 0,00 0,00
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TIPO Liquidacion de intereses moratorios

PROCESO 05360310300120230031800

DEMANDANTE BANCO DAVIVIENDA S.A

DEMANDADO CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ MEJIA

TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)*(Periodos/DiasPeriodo))-1

RESUMEN LIQUIDACION

VALOR CAPITAL $377.916.352,00
SALDO INTERESES $90.502.288,50

VALORES ADICIONALES

INTERESES ANTERIORES $37.190.133,00
SALDO INTERESES ANTERIORES $37.190.133,00
SANCIONES $0,00

SALDO SANCIONES $0,00

VALOR 1 $0,00

SALDO VALOR 1 $0,00

VALOR 2 $0,00

SALDO VALOR 2 $0,00

VALOR 3 $0,00

SALDO VALOR 3 $0,00

TOTAL A PAGAR $468.418.640,50

INFORMACION ADICIONAL

TOTAL ABONOS $0,00
SALDO A FAVOR $0,00

OBSERVACIONES
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