1/4/24, 15:35 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

RV: REMISION LIQUIDACION CREDITO RADICADO 05360310300120230024000

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 06/03/2024 15:00

Para:Juan Diego Munoz Castano <jmunozca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

ﬂ]] 1 archivos adjuntos (34 KB)
Remision liquidacion radicado 20230024000.pdf;

JUAN
MEMORIAL RAD 2023-00240

Afentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Rama Judicial Antioquia - Choco

Consejo Superior de la Judicatura

UE Repiiblica de Colombia . . . ) o
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

{-Teléfono: +57-4 372 81 89
:ng-'uCra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - ltagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 6 de marzo de 2024 11:31

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: REMISION LIQUIDACION CREDITO RADICADO 05360310300120230024000

Cordial saludo, remito para su conocimiento y fines pertinentes, radicado 2023-00240

Cordialmente,

FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMIALEZ
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Conscpo Hulu:uln e La Jusclieatuna .ILIIEABDS BE ITAE“[—M“DU.“'A

spulbdic: = 13: = s 3
L =3 csadjitagui@cendoj.ramajudicial. gov.co

+57-4377-23-11 -
Q  CAR 52 #51-40 ED CAMI P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIOQUIA
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1/4/24, 15:35 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

De: Lina Maria Gaviria Gomez <Imgaviria@cobranzasbeta.com.co>

Enviado: miércoles, 6 de marzo de 2024 11:29

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: CAMILO_2214@hotmail.com <CAMILO_2214@hotmail.com>

Asunto: REMISION LIQUIDACION CREDITO RADICADO 05360310300120230024000

Buenos dias
Reciban un cordial saludo

Adjunto memorial para su tramite

Senor:
PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE ITAGUI
ES.D

REFERENCIA: Demanda ejecutiva singular de BANCO DAVIVIENDA S.A., contra JUAN CAMILO
GUTIERREZ RODRIGUEZ.

RADICADO: 05360310300120230024000
Atentamente;

Lina Maria Gaviria Gémez
Abogada

PBX: 6012415086 opcion 2 ext 3843
Calle 49 N- 50-21 Piso 28 Edificio del Café
Promociones y Cobranzas Beta S.A.

AVISO LEGAL : Este mensaje es confidencial, puede contener informacidn
privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su
destinatario. Si obtiene esta transmisidn por error, por favor destruya su
contenido y avise a su remitente. esta prohibida su retencién, grabacidn,
utilizacién, aprovechamiento o divulgacién con cualquier propdsito. Este mensaje
ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, el BANCO DAVIVIENDA S.A. y
sus FILIALES no asumen ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados
por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario
verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. E1
presente correo electrdnico solo refleja la opinidn de su Remitente y no
representa necesariamente la opinidén oficial del BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus
FILIALES o de sus Directivos
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Lina Maria Gaviria Gémez
Abogada

Medellin, 6 de marzo de 2024.

Sefior:
PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE ITAGUI
E.S.D

REFERENCIA: Demanda ejecutiva singular de BANCO DAVIVIENDA S.A.,
contra JUAN CAMILO GUTIERREZ RODRIGUEZ.

RADICADO: 05360310300120230024000

En mi calidad de apoderada especial de la Entidad Demandante en el proceso de
la referencia dando cumplimiento al articulo 446 del CGP y al articulo 884 del
Codigo de comercio me permito allegar liquidacion del crédito conforme al

mandamiento de pago y la sentencia respectiva

Del sefior Juez,

Atentamente,

Lmo‘ MQ 6Q\M\O\ Ebmez

LINA MARIA GAVIRIA GOMEZ
C. C. 43.629.568
T. P. 131.279 del C. S. de la J.

Calle 49 N 50-21 Oficina 2801Edificio del Café Medellin
Teléfono: 6012415086 opcién 2 ext 3843
Email: Lmgaviria@cobranzasbeta.com.co
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Rdo.: 2023-0024000

Plazo TEA pactada, a mensual >>>

Tasa mensual pactada

>>>

JUZGADO CIVIL

LIQUIDACION DE CREDITO

‘Plazo Hasta

Medellin,

Resultado tasa pactada o pedida >> Méaxima
Mora TEA pactada, a mensual >>> ‘ Mora Hasta (Hoy) 4-mar-24
Tasa mensual pactada >>> Comercial X
Resultado tasa pactada o pedida >> Méaxima Consumo
Saldo de capital, Fol. >> $366.506.025[Microc u Otros
Intereses en sentencia o liquidacién anterior, Fol. >> $69.091.503
Vigencia Brio. Cte.| M&ima | g, | Inserteen esta LIQUIDACION DE CREDITO
Mensual columna
Desde Hasta Efec. Anual | Autorizada | Aplicable cepplElEs; CUTiEs Capital Liquidable | dias Inte.res.es e.n, esta Abonos Saldo de Saldo de Capital mas
u otros Liguidacion Intereses Intereses
27-jul-23 31-jul-23 1,5 $366.506.025,00 Valor 69.091.503,00 435.597.528,00
27-jul-23 31-jul-23  29,36% 3,09% 3,088% 366.506.025,00 4 1.508.889,68 70.600.392,68 437.106.417,68
1l-ago-23 3l-ago-23  28,75% 3,03% 3,033% 366.506.025,00 30 11.116.081,07 81.716.473,75 448.222.498,75
1-sep-23 30-sep-23  28,03% 2,97% 2,968% 366.506.025,00 30 10.877.799,15 92.594.272,89 459.100.297,89
1l-oct-23 3l-oct-23  26,53% 2,83% 2,831% 366.506.025,00 30 10.375.997,31 102.970.270,20 469.476.295,20
1-nov-23 30-nov-23  25,52% 2,74% 2,738% 366.506.025,00 30 10.033.929,67 113.004.199,87 479.510.224,87
1-dic-23 31-dic-23  25,04% 2,69% 2,693% 366.506.025,00 30 9.870.156,94 122.874.356,81 489.380.381,81
1l-ene-24 3l-ene-24  23,32% 2,53% 2,531% 366.506.025,00 30 9.276.779,89 132.151.136,70 498.657.161,70
1-feb-24 29-feb-24  23,31% 2,53% 2,530% 366.506.025,00 30 9.273.299,73 141.424.436,43 507.930.461,43
1-mar-24 4-mar-24  22,20% 2,42% 2,424% 366.506.025,00 4 1.184.637,36 142.609.073,79 509.115.098,79
73.517.570,79| 0,00] | 142.609.073,79] 509.115.098,79

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOSl

SALDO DE CAPITAL

SALDO DE INTERESES

366.506.025,00
142.609.073,79

509.115.098,79|
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