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JUAN
MEMORIAL RAD 2023-00231
Afentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Antioquia - Chocd

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

UE Repiiblica de Colombia . . . ) o
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

{-Teléfono: +57-4 372 81 89
:ng-'uCra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - ltagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 5 de febrero de 2024 17:00

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: MEMORIAL LIQUIDACION DE CREDITO RAD 05360310300120230023100

Cordial saludo, remito para su conocimiento y fines pertinentes, radicado 2023-00231

Cordialmente,

FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMIALEZ
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Conscpo Hulu:uln e La Jusclieatuna .ILIIEABDS BE ITAE“[—M“DU.“'A
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https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADdMNTkyMmQwLWMSYmMINDJIZS05N2E 1LTgzM2EyOTUOYjc4YgAQAARXOP5fdVPk8VVWOshHMI%3D 12


mailto:j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

12/2/24, 15:56 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

De: M&B ABOGADOS S.A.S <mybabogados17@gmail.com>

Enviado: lunes, 5 de febrero de 2024 16:58

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: MEMORIAL LIQUIDACION DE CREDITO RAD 05360310300120230023100

Cordial saludo

Me permito presentar memorial contentivo de 2 folios, con destino al siguiente proceso:

DEMANDANTE: KENWORTH DE LA MONTANA S.A.S
DEMANDADO: INVERSIONES RUGAL S.A.S
REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO

RADICADO: 2023-00231

ASUNTO: ABONOS Y LIQUIDACION DE CREDITO

Atentamente,

DANIEL FELIPE BEDOYA GUTIERREZ
CC: 8.032.878

TP: 168.132

ABOGADO DEMANDANTE

FAVOR CONFIRMAR LA RECEPCION DE ESTE CORREO

Daniela Carolina Bermudez Olarte

Auxiliar Administrativa

M & B Abogados S.A.S.

Teléfonos (4)7739357 - 3014495028

Calle 7 Sur 42-70 - Edificio Forum, Torre 2 oficina 316
Medellin - Colombia

M & B ABOGADOS S.A.S.

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADdMNTkyMmQwLWMSYmMINDJIZS05N2E 1LTgzM2EyOTUOYjc4YgAQAARXOP5fdVPk8VVWOshHMI%3D 2/2



Sefior
JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUI

E. S. D

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: KENWORTH DE LA MONTANA S.A.S.
DEMANDADO: INVERSIONES RUGAL S.A.S.
RADICADO: 2023-00231-00

ASUNTO: ABONOS Y LIQUIDACION DEL CREDITO

DANIEL FELIPE BEDOYA GUTIERREZ, Abogado en ejercicio, con cedula de ciudadania Nro.
8.032.878 De Envigado, con T.P. 168.132 del C.S.J. actuando como apoderado de la parte
demandante me permito manifestarle al despacho que la demandada procedié a realizar los siguientes
abonos a la obligacion con mi poderdante:

El 15 de noviembre de 2023, la suma de $50.000.000.
El 21 de noviembre de 2023, la suma de $350.000.000.
El 5 de diciembre de 2023, la suma de $60.000.000.

Y el 11 de diciembre de 2023, la suma de $40.000.000.

De acuerdo a lo anterior, me permito presentar liquidacion del crédito actualizada con dichos abonos
para el tramite respectivo.

Atentamente,

DANIEL FEL OYA GUTIERREZ
CC. 8.032.878
T.P. 168.132 del C. S. de la J.
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Desde Hasta Efec. An (T Aplicable CERElES, Capital Liquidable/dias Liq Intereses Abonos Saldo de Salfio de Capital
ada cuotas u otros Intereses mas Intereses
18-may-23 | 31-may-23 0,00 0,00 Valor 0,00 0,00
18-may-23  31-may-23 30,27% 3,17% 3,169% 930.091.470,00  930.091.470,00 : 13 12.771.423,59 12.771.423,59 942.862.893,59
1-jun-23 30-jun-23 29,76% 3,12%  3,123% 930.091.470,00 : 30 29.050.795,88 41.822.219,47 971.913.689,47
1-jul-23 31-jul-23 29,36% 3,09% 3,088% 930.091.470,00 : 30 28.718.601,92 70.540.821,39 1.000.632.291,39
1l-ago-23  31-ago-23 28,75% 3,03%  3,033% 930.091.470,00 : 30 28.209.555,85 98.750.377,24 1.028.841.847,24
1-sep-23 30-sep-23 28,03% 2,97% 2,968% 930.091.470,00 : 30 27.604.861,88 126.355.239,12 1.056.446.709,12
1-oct-23 31-oct-23 26,53% 2,83%  2,831% 930.091.470,00 : 30 26.331.426,85 152.686.665,98 1.082.778.135,98
1-nov-23 14-nov-23 2552% 2,74% 2,738% 930.091.470,00 ;: 14 11.882.898,20 164.569.564,17 1.094.661.034,17
15-nov-23  20-nov-23 2552% 2,74% 2,738% 930.091.470,00 6 5.092.670,66 50.000.000,00 119.662.234,83 1.049.753.704,83
21-nov-23 30-nov-23 25,52% 2,74% 2,738% 930.091.470,00 : 10 8.487.784,43  350.000.000,00 (221.849.980,74) 708.241.489,26
1-dic-23 4-dic-23  25,04% 2,69% 2,693% 708.241.489,26 4 2.543.097,67 2.543.097,67 710.784.586,93
5-dic-23 10-dic-23 25,04% 2,69% 2,693% 708.241.489,26 6 3.814.646,51 60.000.000,00 (53.642.255,81) 654.599.233,44
11-dic-23 31-dic-23  25,04% 2,69% 2,693% 654.599.233,44 1 20 11.752.416,47 40.000.000,00  (28.247.583,53)  626.351.649,91
l-ene-24  3l-ene-24 23,32% 2,53% 2,531% 626.351.649,91 : 30 15.853.835,94 15.853.835,94 642.205.485,85
1-feb-24 5-feb-24 2331% 2,53% 2,530% 626.351.649,91 5 2.641.314,73 18.495.150,68 644.846.800,59
Resultados >>[ 500.000.000,00]  18.495.150,68]  644.846.800,59]

SALDO DE CAPITAL
SALDO DE INTERESES
TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOS 644.846.800,59

626.351.649,91
18.495.150,68



