6/1/24, 17:09 Correo: Karen Daniela Bedoya Bedoya - Outlook
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KAREN
MEMORIAL RAD 2023-00284

Afentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Rama Judicial Antioquia - Choco

Consejo Superior de la Judicatura

UE Repiiblica de Colombia . . . ) ) o
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

Creléfono: +57-4 372 81 89
B&'Cra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 18 de diciembre de 2023 14:24

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <jO1cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: 05360310300120230028400 AGENCIA CORDOBA S.A.S., memorial con liquidacion del crédito
demandado

Buen dia, remito para su conocimiento y fines pertinentes, radicado 2023-00284

Cordialmente,
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o FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMZALEZ
Rauna Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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Republica de Colomlna

E=S csadjitagui@cendoj.ramajudicial. gov.co

+57-4 377-23-11 }
CAR 52 # 51-40 ED CAM. P.1 TORRE-A TAGUI ANTIOQUIA

De: NOTIFICACIONES CGV CONSULTORES <NOTIFICACIONES@CGVCONSULTORES.com>

Enviado: lunes, 18 de diciembre de 2023 14:22

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Juzgado 03 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cctoO3me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: 05360310300120230028400 AGENCIA CORDOBA S.A.S., memorial con liquidacion del crédito demandado

Buenas tardes, Sres. Centro de Servicio de los Juzgados de Itagiii
Respetuoso saludo

Adjunto remito memorial con liquidacion del crédito demandado y para el proceso del asunto adelantado
en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Itagiii

Cordialmente,

Alonso Correa Muioz

Abogado

Cl. 52 49 61 Of. 208

Ed. Vélez Angel, Medellin

Teléfono (604)511 98 54 y 312 755 68 67
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Senor

JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE ITAGUI
E. S. D.

ASUNTO : NOTIFICACION Y SOLICITUDES
REFERENCIA : EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE : DAVIVIENDA

DEMANDADOS : AGENCIA CORDOBA S.A.S. Y
OTROS
ADICADO : 05360310300120230028400

Actuando como apoderado de la entidad demandante expreso que aportamos liquidacion
del crédito demandado.

Atentamente,

%U{@ Cred / -

ALONSO DE J. CORREA MUNOZ
T.P. 73.740 del C.S.1.



Rdo.

001-2023-00284

CAPITAL

INT.DE PLAZO O SANC. 20%

$384.005.786,00
$46.653.986,00

LIQUIDACION

DEL CREDITO

Tasa anual pactada o pedida en la demanda EE——— MAXIMA LEGAL
Tasamensual pactada o pedidaenlademanda —> 0,00%
TASA EF. ANUAL VIGENCIA INT.MORATORIO LIMITE USURA T. PACTADA 6 PEDIDA TASA LIQ. CREDITO VALOR ABONOS SALDO SALDO
B/RIO.CTE iCRED. OR[ DESDE HASTA EF.ANUAL : NOM.MEN EF.ANUAL NOM. MEN EF. ANUAL i{ NOM.MEN APLICADA Dias VALOR CAPITAL INTERESES INTERESES ADEUDADO
28,75% i 0,00% | 16-ago-23 i 31-ago-23 | 43,13% : 3,0330% | 43,13% : 3,0330% | 43,13% : 3,0330% | 3,0330% | 15 | 384.005.786,00 5.823.423,30 0,00 52.477.409,30 436.483.195,30
28,03% i 0,00% | 1-sep-23 i 30-sep-23 | 42,05% : 2,9680% | 42,05% i 2,9680% | 42,05% : 2,9680% | 2,9680% | 30 | 384.005.786,00 11.397.187,29 0,00 63.874.596,59 447.880.382,59
26,53% | 0,00% | 1-oct-23 | 31-oct-23 | 39,80% i 2,8311% | 39,80% : 2,8311% | 39,80% : 2,8311% | 2,8311% | 30 | 384.005.786,00 10.871.425,65]  31.929.429,95 42.816.592,29 426.822.378,29
25,52% 0,00% 1-nov-23 30-nov-23 38,28% 2,7377% 38,28% 2,7377% 38,28% 2,7377% 2,7377% 30 384.005.786,00 10.513.025,12 0,00 53.329.617,41 437.335.403,41
25,04% i 0,00% | 1-dic-23 | 18-dic-23 | 37,56% i 2,6930% | 37,56% : 2,6930% | 37,56% : 2,6930% | 2,6930% | 18 | 384.005.786,00 6.204.859,59 0,00 59.534.477,00 443.540.263,00
SUBTOTAL 44.809.920,95] 31.929.429,95 59.534.477,00]  443.540.263,00
E—
TOTAL INTERESES $ 59.534.477,00
CAPITAL > $ 384.005.786,00

TOTAL: INTERESES+CAPITAL

443.540.263,00




