Juzgado 03 Laboral - Meta - Villavicencio

De: Juzgado 03 Laboral Circuito - Meta - Villavicencio

Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 3:15 p. m.

Para: Juzgado 03 Laboral - Meta - Villavicencio

Asunto: RV: 2017-596 PORVENIR vs SADELCA- APORTA NUEVA LOIQUIDACION DE CREDITO
Datos adjuntos: 2017-596 PORVENIR vs SADELCA- APORTA NUEVA LIQUIDACION DE CREDITO.pdf

De: Diana Shirley Diaz Neira <dianadiazneira@outlook.com>

Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 3:10 p. m.

Para: Juzgado 03 Laboral Circuito - Meta - Villavicencio <lab03vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Aristizabal Giraldo Marisol (Dir De Estrategia Gestion Y Cobro) <maristizabal@porvenir.com.co>
Asunto: 2017-596 PORVENIR vs SADELCA- APORTA NUEVA LOIQUIDACION DE CREDITO

Doctor

WILSON JAVIER MOLINA GUTIERREZ

Juez

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO
E. S. D.

REF.: PROCESO EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

DEMANDADO: SOCIEDAD AEREA DEL CAQUETA EN COMANDITA POR ACCIONES -SADELCA SCA -NIT.
891101027-5
RADICADO: 2017-596

Cordial saludo. Me permito remitir liquidacidn de crédito actualizada.
Atentamente,

blana Shirley dlaz Nelra
C.C. 40325472

T.P. 150719

Abogada

Ccelulay: 2102402422



Borrero Diaz
Abogados

Doctor

WILSON JAVIER MOLINA GUTIERREZ

Juez

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO
E. S. D.

REF.: PROCESO EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.

DEMANDADO: SOCIEDAD AEREA DEL CAQUETA EN COMANDITA POR ACCIONES -SADELCA
SCA -NIT. 891101027-5
RADICADO: 2017-596

DIANA SHIRLEY DIAZ NEIRA, obrando en mi calidad de apoderada especial de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., me permito
aportar liquidacion del crédito a corte 16 de diciembre en tres (3) hojas, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 446 del codigo General del Proceso.

Con lo anterior, solicito respetuosamente continuar con el trdmite respectivo.

Cordialmente,

Doraden

DIANA SHIRLEY DIAZ NEIRA
C.C. 40.325.472 de Villavicencio
T.P.150.719C.Sdela .

dianadiazneira@outlook.com celular: 310 340 24 88


mailto:dianadiazneira@outlook.com

LIQUIDACION DE APORTES PENSIONALES ADEUDADOS Periodos

Razén Social Empleador : SOCIEDAD AEREA DEL CAQUETA EN COMANDITA POR ACCIONES Desde Hasta

NIT : 891101027 2007-02 2016-12

Direccion : Aerop Vanguardia Bodega Sadelca . F?Cha_, Paginas

Liquidacion

Domicilio : VILLAVICENCIO Teléfono : 6648659 16/12/2021 1de2

1 IDENTIFICACION NOMBRE DEL AFILIADO CUENTA

CC 17312515 Rafael Antonio Cortes Guarin 840963

SALARIO BASE | % COTIZACION DIAS CAPITAL ADEUDADO DIAS % INTERES INTERESES SUMATORIA
PERIODO LIQUIDACION OBLIGATORIA COTIZADOS | OBLIGATORIOS F.S.P. MORA DE MORA ADEUDADOS [NTERES Y CAPITAL
Y FSP

2016 12 900,000 16 30 144,000 0 1,805 133.56 192,300 336,300
2016 11 900,000 16 30 144,000 0 1,835 136.25 196,200 340,200
2016 10 900,000 16 30 144,000 0 1,867 139.13 200,300 344,300
2016 09 900,000 16 30 144,000 0 1,896 141.74 204,100 348,100
2016 08 900,000 16 30 144,000 0 1,926 144.38 207,900 351,900
2016 07 900,000 16 30 144,000 0 1,959 147.27 212,100 356,100
2016 06 900,000 16 30 144,000 0 1,987 149.72 215,600 359,600
2016 05 900,000 16 30 144,000 0 2,017 152.26 219,300 363,300
2016 04 900,000 16 30 144,000 0 2,050 155.04 223,300 367,300
2016 03 900,000 16 30 144,000 0 2,079 157.48 226,800 370,800
2016 02 900,000 16 30 144,000 0 2,112 160.16 230,600 374,600
2016 01 900,000 16 30 144,000 0 2,141 162.5 234,000 378,000
2015 12 900,000 16 30 144,000 0 2,169 164.76 237,200 381,200
201511 900,000 16 30 144,000 0 2,203 167.46 241,100 385,100
201510 900,000 16 30 144,000 0 2,231 169.68 244,300 388,300
201509 900,000 16 30 144,000 0 2,262 172.13 247,900 391,900
201508 900,000 16 30 144,000 0 2,204 174.66 251,500 395,500
201507 900,000 16 30 144,000 0 2,323 176.95 254,800 398,800
201506 900,000 16 30 144,000 0 2,354 179.4 258,300 402,300
201505 900,000 16 30 144,000 0 2,386 181.94 262,000 406,000
201504 900,000 16 30 144,000 0 2,414 184.16 265,200 409,200
201503 900,000 16 30 144,000 0 2,443 186.46 268,500 412,500
2015 02 900,000 16 30 144,000 0 2,477 189.14 272,400 416,400
201501 900,000 16 30 144,000 0 2,505 191.35 275,500 419,500
2014 12 900,000 16 30 144,000 0 2,534 193.63 278,800 422,800
2014 11 900,000 16 30 144,000 0 2,568 196.31 282,700 426,700
201410 900,000 16 30 144,000 0 2,595 198.43 285,700 429,700
201409 900,000 16 30 144,000 0 2,627 200.94 289,400 433,400
201408 900,000 16 30 144,000 0 2,659 203.47 293,000 437,000
201407 900,000 16 30 144,000 0 2,688 205.77 296,300 440,300
2014 06 900,000 16 30 144,000 0 2,721 208.39 300,100 444,100
201405 900,000 16 30 144,000 0 2,749 210.64 303,300 447,300
201404 900,000 16 30 144,000 0 2,779 213.05 306,800 450,800
201403 900,000 16 30 144,000 0 2,812 215.7 310,600 454,600
2014 02 900,000 16 30 144,000 0 2,841 218.04 314,000 458,000
201401 900,000 16 30 144,000 0 2,869 220.3 317,200 461,200
2013 12 900,000 16 30 144,000 0 2,898 222.63 320,600 464,600
2013 11 900,000 16 30 144,000 0 2,932 225.39 324,600 468,600
201310 900,000 16 30 144,000 0 2,960 227.67 327,800 471,800
2013 09 900,000 16 30 144,000 0 2,994 230.44 331,800 475,800
201308 900,000 16 30 144,000 0 3,023 232.85 335,300 479,300
201307 900,000 16 30 144,000 0 3,053 235.35 338,900 482,900
2013 06 900,000 16 30 144,000 0 3,085 238.02 342,700 486,700
201305 900,000 16 30 144,000 0 3,113 240.4 346,200 490,200
201304 900,000 16 30 144,000 0 3,144 243.05 350,000 494,000
201303 900,000 16 30 144,000 0 3,177 245.86 354,000 498,000
2013 02 900,000 16 30 144,000 0 3,206 248.33 357,600 501,600
201301 900,000 16 30 144,000 0 3,234 250.71 361,000 505,000
201212 900,000 16 30 144,000 0 3,263 253.18 364,600 508,600
201211 900,000 16 30 144,000 0 3,296 256 368,600 512,600
201210 900,000 16 30 144,000 0 3,325 258.48 372,200 516,200
201209 900,000 16 30 144,000 0 3,359 261.4 376,400 520,400
201208 900,000 16 30 144,000 0 3,387 263.79 379,900 523,900




1 IDENTIFICACION NOMBRE DEL AFILIADO CUENTA
CC 17312515 Rafael Antonio Cortes Guarin 840963
SALARIO BASE | % COTIZACION DIAS CAPITAL ADEUDADO DIAS % INTERES INTERESES SUMATORIA
PERIODO LIQUIDACION | OBLIGATORIA | COTIZADOS |OBLIGATORIOS F.S.P. MORA DE MORA ADEUDADOS [NTERES Y CAPITAL
Y FSP
201207 900,000 16 30 144,000 0 3,418 266.44 383,700 527,700
201206 900,000 16 30 144,000 0 3,449 269.09 387,500 531,500
SUB TOTAL (OBLIGATORIOS, FSP, INTERESES) 7,920,000 0 15,942,500 23,862,500
2 IDENTIFICACION NOMBRE DEL AFILIADO CUENTA
CC 17334490 Fabio Aristides Acosta Castro 1191886
SALARIO BASE % COTIZACION DIAS CAPITAL ADEUDADO DIAS % INTERES INTERESES SUMATORIA
PERIODO LIQUIDACION OBLIGATORIA COTIZADOS OBLIGATORIOS F.S.P. MORA DE MORA ADEUDADOS |NTERES Y CAPITAL
Y FSP
2008 08 2,200,000 16 30 352,000 22,000 4,850 372.92 1,312,700 1,664,700
SUB TOTAL (OBLIGATORIOS, FSP, INTERESES) 352,000 22,000 1,394,700 1,768,700
3 IDENTIFICACION NOMBRE DEL AFILIADO CUENTA
CC 86040415 John Franklin Rujana 178275
SALARIO BASE % COTIZACION DIAS CAPITAL ADEUDADO DIAS % INTERES INTERESES SUMATORIA
PERIODO LIQUIDACION OBLIGATORIA COTIZADOS OBLIGATORIOS F.S.P. MORA DE MORA ADEUDADOS |NTERES Y CAPITAL
Y FSP
2007 08 400,001 15.5 15 62,000 0 5,209 404.55 250,821 312,821
2007 07 800,000 15.5 30 124,000 0 5,241 407.04 504,730 628,730
2007 06 800,000 15.5 30 124,000 0 5,271 409.3 507,532 631,532
2007 05 800,000 15.5 30 124,000 0 5,311 41221 511,140 635,140
2007 04 800,000 15.5 30 124,000 0 5,333 413.72 513,013 637,013
2007 03 800,000 15.5 30 124,000 0 5,364 415.85 515,654 639,654
2007 02 800,000 15.5 30 124,000 0 5,308 417.87 518,159 642,159
SUB TOTAL (OBLIGATORIOS, FSP, INTERESES) 806,000 0 3,321,049 4,127,049
Total Afiliados
TOTAL CAPITAL ADEUDADO | por los que se
demanda
TOTAL
CAPITAL 9,078,000
OBLIGATORIO
TOTAL
ey | e |
LA FECHA
TOTAL FSP 22,000
TOTAL
CAPITAL MAS 38,858,249
INTERESES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la ley 100/93 y en el
articulo 14, literal (H) del decreto 656/94, esta administradora esta
facultada para adelantar la accién de cobro con el motivo del
incumplimiento de las obligaciones del empleador y para tal fin ESTA
LIQUIDACION PRESTA MERITO EJECUTIVO.




