
 
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD 

CARTAGENA, D. T. y C.            

 
 

 

FIJACIÓN EN LISTA 

 

Para dar cumplimiento a lo normado en el artículo 446, Nral. 2° del 

C.G.P.  en concordancia con el artículo 110 de la misma normatividad 

y el artículo 9° de la Ley 2213 de 2022, se fija la presente lista  en el 

Micrositio de este Juzgado, dispuesto para tal fin por el Consejo 

Superior de la Judicatura, por el término de un (1) día, hoy ocho (8) 

de Mayo de dos mil veintitrés (2023), hora ocho de la mañana, para 

dar en traslado la LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO,  presentada por la 

parte demandante,  dentro del proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS, 

RAD: 2022-00024-00,  contra el señor WILMER DE JESÚS OJEDA 

SALINAS, siendo demandante LEIDYS JOHANA BADEL HUERTADO, 

por el término de tres (3) días, los cuales vencen el once (11) de Mayo 

de dos mil veintitrés (2023), a las cinco de la tarde. 

 

 

THOMAS TAYLOR JAY 
SECRETARIO 

 

 

 

SECRETARÍA:  

Cumplido lo anterior, se desfija de la secretaría y se anexa a su 

referencia, hoy ocho (8) de Mayo de dos mil veintitrés (2023), hora 

cinco de la tarde, en espera del vencimiento del traslado dispuesto. 
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RE: Solicitud de aprobación

Leidy johana badel hurtado <l.johana2008@hotmail.com>
Dom 23/04/2023 2:43 PM

Para: Juzgado 01 Familia - Bolivar - Cartagena <j01fctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
APORTE DE LIQUIDACIÓN.pdf; CamScanner 23-04-2023 14.09.pdf;

Buen día, bendiciones

Aporto liquidación de crédito y soporte de pago de los �tulos.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente.
LEIDYS JOHANA BADEL HURTADO
3183757454

De: Juzgado 01 Familia - Bolivar - Cartagena <j01fctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 29 de marzo de 2023 8:53 a. m.
Para: Leidy johana badel hurtado <l.johana2008@hotmail.com>
Asunto: Re: Solicitud de aprobación
 
Cordial saludo      
     
A través de la presente, nos permitimos informarle que ya se realizó la correspondiente autorización para el cobro del
depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia, por lo que PUEDE ACERCARSE AL MENCIONADO BANCO PARA SU
RETIRO.    

Se le informa que debe aportar la liquidación del credito.
    
Atentamente,      
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El secretario.    

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico con�ene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el des�natario de este correo y lo recibió
por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el des�natario, no podrá usar
su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
des�natario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

De: Leidy johana badel hurtado <l.johana2008@hotmail.com>
Enviado: lunes, 27 de marzo de 2023 2:10 p. m.
Para: Juzgado 01 Familia - Bolivar - Cartagena <j01fctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Solicitud de aprobación
 
Cordial saludo

La presente es para solicitar de aprobación para el cobro del dinero de �tulos 2711691 y 2711692, consignados en el BANCO AGRARIO, de
embargo ejecu�vo de alimento con radicado: 13-001-31-10-001-2022-00024-00.

Dte: Leidys Johana Badel Hurtado CC: 32938731
Dto: Wilmer de Jesús Ojeda Salinas CC: 7919105

Por favor me ayudan con la aprobación.

Muchas gracias 
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Medellín 23 de abril del 2023  

 

Srs.  
Juzgado Primero de Familia de Oralidad  
Cartagena.  
 

Radicación: 13-001-31-10-001-2022-00024-00  
Proceso: EjecuƟvo de alimentos  
Dte: Leidys Johana Badel Hurtado CC. 32.938.731  
Ddo: Wilmer de Jesús Ojeda Salinas CC. 7.919.105  
 

 

Por medio de la presente me permito aportar evidencia de liquidación de crédito, pagos realizados a parƟr del 
mes junio del 2022 incluye (febrero, marzo, abril y mayo 2022) hasta el mes de marzo del 2023, igualmente 
adjunto soporte de pago en el banco agrario. 

PAGOS DE TITULOS AÑO 2022 

MESES CORRESPONDIENTES 
2022  FECHA COBRO No DE TITULO VALOR 

FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 

jun-22 2601327  $            462.000,00  
jun-22 2606413  $            802.051,00  
jun-22 2606414  $            747.763,00  
jun-22 2606415  $            462.000,00  
jun-22 2606416  $            747.763,00  
jun-22 2606417  $            462.000,00  
jun-22 2606418  $            162.864,00  
jun-22 2606419  $            747.763,00  

JUNIO 
jul-22 2613598  $        1.646.314,00  
jul-22 2613599  $            923.000,00  

JULIO 

ago-22 2624457  $            802.051,00  
ago-22 2624458  $            462.000,00  

AGOSTO 

sep-22 2633802  $            802.051,00  
sep-22 2633803  $            462.000,00  

SEPTIEMBRE 

oct-22 2643671  $            802.051,00  
oct-22 2643672  $            462.000,00  

OCTUBRE 

nov-22 2654452  $            802.051,00  
nov-22 2654453  $            462.000,00  

NOVIEMBRE 

dic-22 2666333  $        1.646.314,00  
dic-22 2666334  $            923.000,00  



DICIEMBRE 
ene-23 2677301  $            802.051,00  
ene-23 2677302  $            462.000,00  

TOTAL, AÑO 2022  $      16.053.087,00  

MESES CORRESPONDIENTES 
2023 

FECHA COBRO No DE TITULO  VALOR  

ENERO 
feb-23 2690513  $            802.051,00  

feb-23 2690514  $            462.000,00  

FEBRERO 
mar-23 2701245  $            802.051,00  

mar-23 2701246  $            462.000,00  

MARZO 
abr-23 2711691  $            802.051,00  

abr-23 2711692  $            462.000,00  

TOTAL, AÑO EN CURSO 2023  $        3.792.153,00  

TOTAL  $      23.637.393,00  
 

Relaciono parte del oficio, entendiendo que la retención del 20% hasta completar la suma de dieciocho 
millones de pesos, pero de igual forma, conƟnuar el pago de las cuotas alimentarias que en los sucesivo se 
causen. 

 

Recibo noƟficación al Correo: l.johana2008@hotmail.com contacto telefónico: 3183757454 

 

Cordialmente 

 

Leidys Johana Badel Hurtado 
32938731 
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