).
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
CARTAGENA,D.T.yC.

FIJACION EN LISTA

Para dar cumplimiento a lo normado en el articulo 446, Nral. 2° del C.G.P.
en concordancia con el articulo 110 de la misma normatividad y el articulo
9° de la Ley 2213 de 2022, se fija la presente lista en el Micrositio de este
Juzgado, dispuesto para tal fin por el Consejo Superior de la Judicatura, por
el término de un (1) dia, hoy veintiuno (21) de Febrero de dos mil veintitrés
(2023), hora ocho de la mafiana, para dar en traslado la LIQUIDACION DEL
CREDITO, presentada por la parte demandante, dentro del proceso
EJECUTIVO DE ALIMENTOS, RAD: 2022-00196-00, contra el senor JAVIER
EDUARDO GARCIA OSPINO, siendo demandante JESSY GUEVARA
PATERNINA, por el término de tres (3) dias, los cuales vencen el veinticuatro
(24) de Febrero de dos mil veintitrés (2023), a las cinco de la tarde.

THOMAS TAYLOR JAY
SECRETARIO

SECRETARIA:

Cumplido lo anterior, se desfija de la secretaria y se anexa a su referencia,
hoy veintiuno (21) de Febrero de dos mil veintitrés (2023), hora cinco de la
tarde, en espera del vencimiento del traslado dispuesto.

THOMAS TAYLOR JAY
SECRETARIO
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18/1/23, 9:58 Correo: Juzgado 01 Familia - Bolivar - Cartagena - Outlook

RE: LIQUIDACION DE CREDITO Y SOLICITUD DE CORRECCION DE AUTO.

Maira alejandra suarez rios <m-alejandra90@hotmail.com>
Mié 18/01/2023 8:00 AM

Para: Juzgado 01 Familia - Bolivar - Cartagena <j01fctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

mj 1 archivos adjuntos (763 KB)
LIQUIDACION DE CREDITO Y SOLICITUD DE CORRECCION DE AUTO..pdf;

Buen dia.

De acuerdo a su requerimiento, adjunto los documentos de la manera solicitada.

Cordialmente.
Maira Alejandra Suarez Rios.
Abogada U. Medellin.

De: Juzgado 01 Familia - Bolivar - Cartagena <jO01fctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 17 de enero de 2023 2:56 p. m.

Para: Maira alejandra suarez rios <m-alejandra90@hotmail.com>

Asunto: Re: LIQUIDACION DE CREDITO Y SOLICITUD DE CORRECCION DE AUTO.

Cordial saludo

Favor remitir todos los documentos en UN SOLO DOCUMENTO, EN FORMATO PDF. Lo
anterior, a fin de evitar confusiones u omisiones al momento de convertir y unir los
documentos y darle pronto trdmite a su peticion.

Agradecemos su colaboracion.

Buen dia.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico contiene informacién de la Rama Judicial de Colombia. Si no es
el destinatario de este correo y lo recibid por error comuniquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podra usar su contenido, de hacerlo podria
tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si
es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la informacidn de este mensaje, sus documentos
y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

De: Maira alejandra suarez rios <m-alejandra90@hotmail.com>

Enviado: martes, 17 de enero de 2023 1:57 p. m.

Para: Juzgado 01 Familia - Bolivar - Cartagena <j01fctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO Y SOLICITUD DE CORRECCION DE AUTO.

Senor:

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKkADU3ZmZjZGJKLWNhMDItNDFKMS05OTIKLTEyMTQ1MDIINjgzZQAQADIT6UwHreNCk%2F0p3KHMCQ... 1/2



18/1/23, 9:58 Correo: Juzgado 01 Familia - Bolivar - Cartagena - Outlook

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO ORAL DE CARTAGENA - REPARTO

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE MENORES
DEMANDANTE: JESSY GUEVARA PATERNINA

DEMANDADO: JAVIER EDUARDO GARCIA OSPINO

RADICADO: 13001311000120220019600

Cordial saludo.

Adjunto al presente oficio con la liquidacion de crédito con anexo y solicitud de correccidn de auto.

ATT.
Maira Alejandra Suarez Rios.
Abogada U. Medellin.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADU3ZmZjZGJKLWNhMDItNDFKMS05OTIKLTEyMTQ1MDIINjgzZQAQADIT6UwHreNCk%2F0p3KHMCQ... 2/2



MATRA ALEJANDRA SUAREZ RIOS
ABOGADA
Corveo: m-alejandrago@hotmail.com

Seior:

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO ORAL DE CARTAGENA -

REPARTO

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE
MENORES

DEMANDANTE: JESSY GUEVARA PATERNINA

DEMANDADO: JAVIER EDUARDO GARCIA OSPINO

RADICADO: 13001311000120220019600

Referencia: Liquidacion de crédito.
Cordial saludo.

MAIRA ALEJANDRA SUAREZ RIOS, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de
Cartagena, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y
representacion de la sefiora JESSY GUEVARA PATERNINA identificada con cedula
N° 1.143.346.720 de Cartagena en representacion de sus menores hijos Mariana y
Dylan Samuel Garcia Guevara, de manera respetuosa me permito allegar liquidacién
del crédito del presente proceso, ordenada en el auto que ordena seguir adelante
con la ejecucion que reposa en el expediente, con el proposito de que sea estudiada
por ustedes para su aprobacion, calculada hasta el 17 de enero de 2023, y que se
resume en los siguientes valores.

Mes Capital Interés Total

Diciembre 2021 $470.000 $ 53.916,64 $ 523.916,64
Enero 2022 $470.000 $ 50.507,57 $ 520.507,57
Abril 2022 $470.000 $ 40.427,83 $ 510.427,83

TOTAL: $1.554.852,04

Anexo: Tabla de liquidacién por mes.

Agradezco antemano su colaboracidn y pronta respuesta.

Atentamente,

ira A Suares K.
MAIRA ALEJANDRA SUAREZ RIOS
CC. No. 1.085.095.575 de El Banco Magdalena
T. P. No. 275771 del C. S. de la J.
Correo: m-alejandra90@hotmail.com



DICIEMBRE

LIQUIDACION DE CREDITO

RESOLUCION SUPERFINANCIERA LIQUIDACION INTERESES POR MES CAPITAL INTERES
N FECHA DESDE HASTA MES CORRI MORA DIAS
1405 | 30-nov-21 1-dic-21 | 31-dic-21 diciembre 07 8,73% 26 470.000,00 $2.963,35
1597 | 30-dic-21 1-ene-21 | 3l-ene-21 Enero 08 8,83% 28 470.000,00 $3.227,86
143 28-ene-22 1-feb-22 | 28-feb-22 febrero 08 9,15% 31 470.000,00 $3.703,21
256 25-feb-22 1-mar-22 | 31-mar-22 marzo 08 9,24% 30 470.000,00 $3.617,04
382 31-mar-22 1-abr-22 | 30-abr-22 abril 09 9,53% 31 470.000,00 $ 3.854,98
498 39/04/2022 1-may-22 | 31-may-22 mayo 020 9,86% 30 470.000,00 $ 3.859,88
617 31-may-22 1-jun-22 | 30-un-22 junio 020 10,20% 31 470.000,00 $4.128,17
801 30-jun-22 1-jul-22 31-jul-22 julio 02 10,64% 31 470.000,00 $ 4.306,24
973 30-jul-22 1-ago-22 | 31-ago-22 agosto 022 11,11% 30 470.000,00 $ 4.349,46
1126 | 30-ago-22 1-sep-22 | 30-sep-22 septiembre 024 11,75% 31 470.000,00 $ 4.755,49
1327 | 29-sep-22 1-oct-22 | 31-oct-22 octubre 024 11,75% 30 470.000,00 $ 4.602,08
1537 | 28-oct-22 1-nov-22 | 30-nov-22 noviembre 026 13,00% 31 470.000,00 $5.261,39
1715 | 30-nov-22 1-dic-22 | 31-dic-22 diciembre 027 13,50% 30 470.000,00 $ 5.287,50
1968 | 30-dic-22 1-ene-23 | 31-ene-23 Enero 028 13,82% 17 470.000,00 $ 3.067,27
TOTAL INTERESES MORATORIOS $ 53.916,64
TOTAL CAPITAL 470.000,00
TOTAL CAPITAL MAS INTERESES 523.916,64
ENERO
LIQUIDACION DE CREDITO
RESOLUCION SUPERFINANCIERA LIQUIDACION INTERESES POR MES CAPITAL INTERES
N FECHA DESDE HASTA MES CORRI MORA DIAS
1597 | 30-dic-21 1-ene-22 | 31-ene-22 Enero 08 8,83% 26 470.000,00 $2.997,29
143 28-ene-22 1-feb-22 | 28-feb-22 febrero 08 9,15% 28 470.000,00 $3.344,83




256 25-feb-22 1-mar-22 | 31-mar-22 marzo 08 9,24% 31 470.000,00 $3.737,61
382 31-mar-22 1-abr-22 | 30-abr-22 abril 0.9 9,53% 30 470.000,00 $3.730,63
498 39/04/2022 1-may-22 | 31-may-22 mayo 020 9,86% 31 470.000,00 $ 3.988,54
617 31-may-22 1-jun-22 | 30-jun-22 junio 020 10,20% 30 470.000,00 $3.995,00
801 30-jun-22 1-jul-22 31-jul-22 julio 02 10,64% 31 470.000,00 $ 4.306,24
973 30-jul-22 1-ago-22 | 31-ago-22 agosto 027 11,11% 31 470.000,00 $4.494,44
1126 | 30-ago-22 1-sep-22 | 30-sep-22 septiembre 024 11,75% 30 470.000,00 $ 4.602,08
1327 29-sep-22 1-oct-22 | 31-oct-22 octubre 024 11,75% 31 470.000,00 $ 4.755,49
1537 28-0ct-22 1-nov-22 | 30-nov-22 noviembre 026 13,00% 30 470.000,00 $5.091,67
1715 | 30-nov-22 1-dic-22 | 31-dic-22 diciembre 027 13,50% 31 470.000,00 $5.463,75
1968 | 30-dic-22 1-ene-23 | 31-ene-23 Enero 028 13,82% 17 470.000,00 $3.067,27
TOTAL INTERESES MORATORIOS $ 50.507,57
TOTAL CAPITAL 470.000,00
TOTAL CAPITAL MAS INTERESES 520.507,57
ABRIL
LIQUIDACION DE CREDITO
RESOLUCION SUPERFINANCIERA LIQUIDACION INTERESES POR MES CAPITAL INTERES
N FECHA DESDE HASTA MES CORRI MORA DIAS
382 31-mar-22 1-abr-22 | 30-abr-22 abril 0.9 9,53% 30 470.000,00 $3.730,63
498 39/04/2022 1-may-22 | 31-may-22 mayo 020 9,86% 31 470.000,00 $ 3.988,54
617 31-may-22 1-jun-22 | 30-jun-22 junio 020 10,20% 30 470.000,00 $3.995,00
801 30-jun-22 1-jul-22 31-jul-22 julio 021 10,64% 31 470.000,00 $ 4.306,24
973 30-jul-22 1-ago-22 | 31-ago-22 agosto 027 11,11% 31 470.000,00 $ 4.494,44
1126 | 30-ago-22 1-sep-22 | 30-sep-22 septiembre 024 11,75% 30 470.000,00 $ 4.602,08
1327 29-sep-22 1-oct-22 | 31-oct-22 octubre 024 11,75% 31 470.000,00 $ 4.755,49
1537 28-0ct-22 1-nov-22 | 30-nov-22 noviembre 026 13,00% 30 470.000,00 $5.091,67




1715 30-nov-22 1-dic-22 31-dic-22 diciembre 0.27 13,50% 31 470.000,00 $5.463,75
1968 30-dic-22 l-ene-23 31l-ene-23 ENErg 0.28 13,82% 17 470.000,00 $3.067,27
TOTAL INTERESES MORATORIOS $40.427,83
TOTAL CAPITAL 470.000,00
TOTAL CAPITAL MAS INTERESES 510.427,83

TOTAL 1.554.852,04




MATRA ALEJANDRA SUAREZ RIOS
ABOGADA
Corveo: m-alejandrago@hotmail.com

Seior:

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO ORAL DE CARTAGENA -
REPARTO

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE MENORES
DEMANDANTE: JESSY GUEVARA PATERNINA

DEMANDADO: JAVIER EDUARDO GARCIA OSPINO

RADICADO: 13001311000120220019600

REFERENCIA: SOLICITUD CORRECCION DE AUTO QUE LIBRA
MANDAMIENTO DE PAGO.

Cordial saludo.

MAIRA ALEJANDRA SUAREZ RIOS, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de
Cartagena, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y
representacion de la sefora JESSY GUEVARA PATERNINA identificada con cédula
N° 1.143.346.720 de Cartagena en representacion de sus menores hijos Mariana y
Dylan Samuel Garcia Guevara, de manera atenta me dirijo a usted con la finalidad de
solicitarle la correccidn del auto de fecha 6 de julio de 2022, publicado en el estado
No. 107 de 12 de julio de 2022,en el sentido que se ordend el pago mensual de la
suma de cuatrocientos veintidds mil cuatrocientos ochenta pesos( $422.488)
correspondiente a los ingresos salariales del sefior JAVIER EDUARDO GARCIA
OSPINO, en calidad de empleado de la Agencia de Aduanas KN Colombia S.A.S .Nivel
2, y no fue tenido en cuenta el subsidio de Comfenalco, el cual fue acordado como
cuota alimentaria adicional en conciliacion de fecha 19 de octubre de 2021.

Agradezco antemano su colaboracién y pronta respuesta.

Atentamente,

ira A Stares L.
MAIRA ALEJANDRA SUAREZ RIOS
CC. No. 1.085.095.575 de El Banco Magdalena
T. P. No. 275771 del C. S. de la J.
Correo: m-alejandra90@hotmail.com



