CONSTANCIA. Octubre 14 de 2022.- A Despacho de la sefiora Juez para resolver lo
pertinente. Rad. 2017-152- VS. Alimentos Menor

MARIA CONSUELO QUINTERO VERGARA
Oficial Mayor- Sustanciadora

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES CALDAS

Manizales Caldas, Octubre dieciocho (18) de dos mil veintidds (2022).

RADICADO 2017-00152 00 (VS. Alimentos Menor)

Agréguense al proceso, los escritos anteriores junto con sus anexos recibidos
via correo electrénico del pagador del demandado y del FONDO NACIONAL DEL
AHORRO, y déjense en conocimiento de las partes, en especial de la parte
demandante para que se enteren de sus contenidos.

NOTIFIQUESE

am

PAOLA JANNETH ASCENCIO ORTEGA
JUEZ

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
MANIZALES - CALDAS
NOTIFICACION POR ESTADO

El auto anterior se notifica en el Estado No. 183 el 19 de Octubre
de 2022.

w0 S

JULIAN FELIPE GOMEZ TABARES
Secretario




12/10/22, 14:03 Correo: Centro Servicios Civil Familia - Manizales - Caldas - Outlook

RV: Soportes de pago Embargo Alexander Ceron-Julio Agosto Septiembre

Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Caldas - Manizales
<cserjcfmzl@notificacionesrj.gov.co>
Mié 12/10/2022 10:54

Para: Centro Servicios Civil Familia - Manizales - Caldas <cscfma@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Memoriales Oficina Ejecucién Civil Municipal - Manizales
<memorialesoecmmanizales@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 12 de octubre de 2022 9:22 a. m.

Para: Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Caldas - Manizales <cserjcfmzl@notificacionesrj.gov.co>
Cc: contador@toribiomaya.org <contador@toribiomaya.org>

Asunto: RV: Soportes de pago Embargo Alexander Cerén-Julio Agosto Septiembre

Buen dia,
Respetuosamente se traslada por competencia.

Agradecemos su colaboracion.
Cordial saludo,

Proceso Gestion Documental

De: Deyanira Quintero Castro <contador@toribiomaya.org>

Enviado: martes, 11 de octubre de 2022 17:13

Para: Oficina De Ejecucion Civil Municipal Coordinacion - Seccional Manizales
<ofejcmma@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: Soportes de pago Embargo Alexander Cerén-Julio Agosto Septiembre

Buena tarde

Atendiendo el requerimiento del centro de servicios judiciales civil y familia-Manizales
Con codigo de recibido AR-1700-20220905153543-RJC-8262

Proceso de radicado: 17001311000620170015200

Se adjuntan los soportes de consignacion al juzgado requeridos por el pago de la demanda por alimentos del
sefior Alexander Cerdn CC 10.290.368 para los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2022

Quedando atenta a sus comentarios

Cordialmente

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGU4ODMxZWIO0LTczYzZUINGMxZi04NDY4LTkxYmQ2ZTI1OTESZAAQAJ9qgb9gQYIMk8g6MNxxP8w%... 1/3



12/10/22, 14:03 Correo: Centro Servicios Civil Familia - Manizales - Caldas - Outlook

Deyanira Quintero Castro
Contadora

Instituto de Formacién Toribio Maya
Carrera 8 No. 74N — 0 Barrio La Paz
+57 (2) 8333808 Ext. 104

&

contador@toribiomaya.org

Este mensaje puede contener informacion confidencial o legalmente protegida y es exclusivamente para el uso del destinatario(s) previsto.
Cualquier divulgacion, difusion, distribucion, copia o la toma de cualquier accién basada en la informacién aqui contenida, sin autorizacion,
esta prohibido. Si usted no es el destinatario final por favor eliminelo e informenos por esta via. Si usted es el destinatario, le solicitamos tener
absoluta reserva sobre el contenido, los datos e informacién de contacto del remitente o a quienes se les envia copia y en general la
informacion del mensaje o sus anexos. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion
y oposicion del uso de sus datos a los RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS PROVINCIA SAN JOSE a través del Correo

electrénico: protecciondedatos@amigonianosj.org

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 que refiere a la proteccion y al tratamiento de datos personales.

Antes de imprimir este mensaje por favor asegurese de que es necesario. El medio ambiente esta en nuestra mano.

Deyanira Quintero Castro
Contadora

Instituto de Formacién Toribio Maya
Carrera 8 No. 74N — 0 Barrio La Paz

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGU4ODMxZWI0LTczYzZUINGMxZi04NDY4LTkxYmQ2ZTI1OTESZAAQAJ9qqb9gQYIMk8g6MNxxP8w%... 2/3
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12/10/22, 14:03 Correo: Centro Servicios Civil Familia - Manizales - Caldas - Outlook
+57 (2) 8333808 Ext. 104

e

contador@toribiomaya.org

Este mensaje puede contener informacion confidencial o legalmente protegida y es exclusivamente para el uso del destinatario(s) previsto.
Cualquier divulgacion, difusion, distribucion, copia o la toma de cualquier acciéon basada en la informacién aqui contenida, sin autorizacion,
esta prohibido. Si usted no es el destinatario final por favor eliminelo e inférmenos por esta via. Si usted es el destinatario, le solicitamos tener
absoluta reserva sobre el contenido, los datos e informacién de contacto del remitente o a quienes se les envia copia y en general la
informacion del mensaje o sus anexos. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion
y oposicion del uso de sus datos a los RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS PROVINCIA SAN JOSE a través del Correo
electronico: protecciondedatos@amigonianos;j.org

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 que refiere a la proteccion y al tratamiento de datos personales.

Antes de imprimir este mensaje por favor asegurese de que es necesario. El medio ambiente esta en nuestra mano.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGU4ODMxZWI0LTczYzZUINGMxZi04NDY4LTkxYmQ2ZTI1OTESZAAQAJ9qqb9gQYIMk8g6MNxxP8w%... 3/3
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Estado
Aprobado

Numero de aprobacion
00636878

Fecha del pago
05/08/2022

Hora del pago
02:23 PM

Nimero de producto origen

****‘***'*****69 3 2

Destino del pago
'BANCO AGRARIO DE COLOMBIAS A

TERAEY " TTINLT== Danco Danlviands A Togas 1os darechan resssyacon 2017,

Pago PSE

Vaior del pago
$ 589.094,00

Motivo
Pago Depositos Judiciales por canai PSE

Referencia 1
138.0.88.104

Referencia 2
N

Referencia 3
8600050683

Codige tnico CUS
1589636878

£ DAVIVIENDA



- Pago PSE

Estado
Aprobado

Nimero de aprobacidn
00490956

Fecha del pago
01/09/2022

Horé del pago
09:02 AM

Namero de producto origen

FedkAdede ek ek dok 8 861 4

Destino del pago
'BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A

MEALE “RINRTT Danco Daviviands S, Todas o dorechay rasrvados 2017,

* Valor del pago
$589.094,00
Moﬁvo : !
Pago Depositos Judiciales por canal PSE

Referencia 1
138.0.88.104

Referencia 2
N

Referencia 3
8600050683

Codigo tinico CUS
1630490956

£ DAVIVIENDA
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M Banco Agrario de Colombia

Pagos y depositos judiciales

Contraseia -

Depositos Judiciales

Se encuentra en:

Pagos

Depésitos Judiciales
Creacién Individual
Confirmacién Pago

Retorno de Pagb por PSE

“a transaccion fue aprobada. Cédigo de trazabilidad: 1630490956
- Comprobante de Pago

- Cédigo del Juzgado -

Nombre del Juzgado
Concepto

Descripcion del concepto

. Numero de Proceso

Tipo y Namero de Documento
Demandante

Razon social / Nombres Demandante

Apellidos Demandante

Tipo y Nimero de Documento
Demandado

Razon Social / Nombres Demandado
Apellidos Demandado

Valor Inigial

Costo(Comision)

IVA |

Valor Total

Numero de Trazabilidad (CUS):
Estado: ;

Entidad Bancaria:

=l IV AYlallivu U LOI0IMDIg

170012033006 :

006 FAMILIA DE MANIZALES
6~ CUOTAS ALIMENTARIAS
CUOTA ALIMENTARIA AGOSTO

17001311000620170015200

Cédula de Ciudadania 30392705

MARION
CARMONA

Cédula de Ciudadar_\ia 10290368

ALEXANDER
CERON
$580.508,00
$7.215,00
$1.371,00
$589.094,00
1630490956

APROBADA

BANCO DAVIVIENDA

L - Imprimir ] [@uardar PDF %[Terminar} !

Si desea mayor informacién sobre el estado actual de su operacion puede
comunicarse a nuestras lineas de atencién al cliente
Contacto BANAGRARIO 01 8000 91 5000, en Bogota (57-1) 594 8500

https://enlinea.bancbagrario .gjov.co/depositos/faces/app/payment!conﬁ rmationsinglePSE.xhtm|?UCD=-1 90922?19'4#2'7_NH941 K82N87FEOQCLK3JE. ..

1/2



Estado
Aprobado

Nimero de aprobacion
00299918

_ Fecha del pago
30/09/2022

' Hora del-pago
02:01 PM

Niimero de producto origen
************8846

Destino del pagb _
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A

SARD SURENSTT Baaco Duviviends S Tedas |on darechon sascrvados 2017,

Valor del pago
$ 589.663,00

Motivo

Pago Depositos Judiciales por canal PSE

Refefencia 1
138.0.88.104

Referencia 2
N

Referencia 3
8600050633

Codigo tinico CUS
1680299918

2 DAVIVIENDA



La transaccion fue aprobada. Cédigo de trazabilidad: 1680299918

https://enlinea.bancoagra rio.gov.co.'depositos!faceslapplpayment!conﬁrmationsinglePSE.xhtml?UCD=-1 905286727#27_KQ84HOK0298RENB88624F ...

Contrasena

Depésitos Tudiciales

Se encuentra en:

Pagos

Depésitos Judiciales ; '
Creacién Individual -
Confirmacién Pago 3 :

Retorno de Pago por PSE

Comprobante de Pago
Cadigo del Juzgado
Nombre del Juzgado

Concepto
Descripcién del concepto

Numero de Proceso

Tipo y Numero de Documento
Demandante

Razon social / Nombres Demandante
Apellidos Demandante

Tipo y Niimero de Documento
Demandado

170012033006 ,
006 FAMILIA DE MANIZALES

6 - CUOTAS ALIMENTARIAS

CUOTA ALIMENTARIA
SEPTIEMBRE :

_ 17001311000620170015200

- Cédula de Ciudadania 30392705

MARION
CARMONA

Cédula de Ciudadania 10290368

Razon Social / Nombres Demandado =~ ALEXANDER

Apellidos Demandado CERON

Valor Inicial $581.077,00
 Costo(Comision) $7.215,00 ,

IVA $1.371,00

Valor Total $589.663,00

Numero de Trazabilidad (CUS): 1680299918

Estado: . APROBADA

Entidad Bancaria; BANCO DAVIVIENDA -

[__imprimir ] [ Guardar PDF | Terminar | -

Si desea mayor informacién sobre el estado actual de su operacion puede
comunicarse a nuestras lineas de atencién al cliente
Contacto BANAGRARIO 01 8000 91 5000, en Bogota (57-1) 594 8500

1/2
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JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO MANIZALES CALDAS

Manizales, 15 de noviembre de 2017

Ay INSTITLTO DE FORMACI
Oficio No. 2713 f?mf TORIEIO MY 4

S WECIHRIDO

Senor NIRRT E &N\\ﬁ_‘tﬁk*_\\ﬂ.ﬁ it
PAGADOR y/o EMPLEADOR it
INSTITUTO DE FORMACION TORIBIO MAYA . ML AS L

CONGREGACION RELIGIOSA DE LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
Carrera 8 No. 74 N-0

POPAYAN

PROCESO: VERBAL SUMARIO DE ALIMENTOS PARA MENCR DE EDAD
DEMANDANTE:  MARION CETINA CARMONA C.C. 30.392.705
DEMANDADO:  ALEXANDER CERON CONCHA C.C. 10.290.368
RADICACION: 170013110006-2017-00152-00

Por este medio le COMUNICQ que mediante auto proferido el 9 de
noviembre de 2017 se APROBO el ACUERDO redglizado entre las partes
consistente en que el sefior ALEXANDER CERON CONCHA aportard a partir
del mes de DICIEMBRE DE 2017 una cuota alimentaria mensual a favor de
su hija MARIANA CERON CETINA en un porcentaje del 32% de lo que
legaimente compone su salario mensual e igual porcentaje de las
prestaciones sociales, Iuego de las deducciones de ley, que devenga por
parte del INSTITUTO DE FORMACION TORIBIO MAYA RELIGIOSOS TERCIARIOS
CAPUCHINOS de la ciudad de Popaydn o de cualquier entidad publica o
privada en la que llegare a frabajar.

En consecuencia, para hacer efectivo el Pago de la mencionada cuota
alimentaria el sefior ALEXANDER CERON CONCHA AUTORIZO al pagador del
INSTITUTO DE FORMACION TCRIBIO MAYA RELIGIOSCS TERCIARIOS
CAPUCHINOS de lo ciudad de Popaydn o de cualquier entidad publica ¢
privada en la que llegare o trabajar, para que efectie el descuenio y ia
consignacion a drdenes de este Juzgado dentro de los primeros cinco (5)
dias de cada mes, en la cuenta de depésitos judiciales No. 170012033006
(DEPOSITO TIPO 6) que fiene este Juzgado en el Banco Agrario de

Colombia oficina Manizales a nombre de la sefora MARION CETINA
CARMONA.

Como el pago de la cuota alimentaria _debe hacerse de _manerg
anficipada, el pagador del citado instituto deberd deducir Ia cuota
correspondiente al mes de diciembre de 2017 de la néming del mes de
noviembre de 2017 v asi sucesivamente.

Por Ultimo, se previene que el incumplimiento de esta orden judicial hace

al _empleador o al pagadsr en sU_case responsable solidario de las
canidades ne descontodas.

LCordialmente,

- 1
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- 0

ANGELICA MARIA VALBUENA HERNANDEZ
SECRETARIA
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01-2303-202210100855043

Bogota D.C.

Sefores

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Carrera 23 #21-48 Of.416 Piso 4 — Palacio de Justicia “FANNY GONZALEZ FRANCO”
MANIZALES / CALDAS

01-2303-202210100656049

Asunto: Respuesta Oficio No. — 583 de fecha 06 de octubre de 2022
Proceso Alimentos para menor
Rad. 17001311000620170015200
Radicado Interno FNA 30-2303-202210070010394
Demandado CERON CONCHA ALEXANDER
Identificado con C.C. 10290368
Sin Anexos

Reciba un cordial saludo en nombre del Fondo Nacional del Ahorro Empresa Industrial y
Comercial del Estado.

Atendiendo el oficio de la referencia recibido el dia 07 de octubre del 2022 a través de la
herramienta de gestién documental, en el cual informa la vigencia del proceso de EMBARGO
para el sefior CERON CONCHA ALEXANDER identificado con C.C. 10290368, nos permitimos
notificar que se ha actualizado en el sistema de informacién embargo sobre las cesantias por un
porcentaje del 32% cuya demandante es CETINA CARMONA MARION identificada con C.C.
30392705.

En el momento en que el afiliado efectle retiro parcial o definitivo de cesantias o se reciba la
orden judicial de giro inmediato, se pondra a disposicion de ese despacho los dineros
embargados correspondientes a este proceso.

Quedamos atentos para atender cualquier situacién adicional que sobre el particular estimen
conveniente.

Cordialmente,

Fondo Nacional del Ahorro

Proyect6: Angie Carolina Gonzalez Corredor}@eg
., Firmado
Reviso: JHON digitalmente por
MILER CELY ol eR CELY
MONSALVE Fecha: 2022.10.11

13:23:59 -05'00"

Punto de atencién principal - Correspondencia Sede principal Portal web: www. fna.gov.co

Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogota - Colombia Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogota - Colombia Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Télefono: 601 307 7070 Twitter: @FNAahorro

Sabado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Linea gratuita: 01 8000 52 7070 contactenos@fna.gov.co

||||||

SCT006 -1

Linea de legalizacién: 01 8000 12 3362
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