5/8/2021 Correo: Juzgado 02 Familia - Valle Del Cauca - Palmira - Outlook

RE: TITULOS DE 2020-00227

Maria Elena Hernandez Ochoa <mariaelena.hernandez@upb.edu.co>
Mié 4/08/2021 10:02 AM

Para: Juzgado 02 Familia - Valle Del Cauca - Palmira <j02fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Brigith Andrea Arias <ba.arias88@gmail.com>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (97 KB)
LIQUIDACION CREDITO EJECUTIVO DE ALIMENTOS RADICACION 2020 227.pdf;

Buen dia, por medio del presente envio memorial con liquidacion del crédito del proceso con radicado
No. 2020-227, segun Auto No. 860 del 02 de julio de 2021, quedo atenta, muchas gracias.

Atentamente,

Maria Elena Hernandez Ochoa

De: A A <ba.arias88@gmail.com>

Enviado: jueves, 15 de julio de 2021 2:51 p. m.

Para: Maria Elena Hernandez Ochoa <mariaelena.hernandez@upb.edu.co>
Asunto: Fwd: TITULOS DE 2020-00227

—————————— Forwarded message ---------

De: Juzgado 02 Familia - Valle Del Cauca - Palmira <j02fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Date: jue., 15 de jul. de 2021 1:50 PM

Subject: RE: TITULOS DE 2020-00227

To: A A <ba.arias88@gmail.com>

Cordial saludo, frente a su solicitud se le informa que no se puede hacer entrega de los titulos que se
encuentran depositados a la fecha, toda vez que esta pendiente la reliquidacion del crédito a la fecha,
una vez se allegue se corre traslado, luego el juzgado lo aprueba o no, y sale por estado. Por lo cual le
remitimos copia de la ultima providencia para que se la haga llegar a su apoderado y el sera quien le dira
el paso a seguir. Ademas se advierte que todas las providencias se notifican por estados electrénicos al
cual tiene acceso las personas y por tanto se remitird también el AVISO que contiene el instructivo para
consultarlas.

Atte
|, BA20E63C | 73AEF3
AA NELSY LLANTEN SALAZAR

Secretaria

Juzgado Segundo Promiscuo de Familia
Palmira — Valle del Cauca
|#.D1595948

|+, 4FEB3696_j02fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co
|#.B4CE5714 2660200 ext.: 7105
|#.,3C812BA0Carrera 22 No. 28 A — 10 oficina 02 Sede Judicial
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|+ D8C1E2EC

Nota: La presente notificacion se surte mediante este mensaje electronico con el fin de facilitar y el
acceso a la administracion de justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 103 del C.G.P. — Uso de las
tecnologias de la informacion y de las comunicaciones -, el Art. 16 del Decreto 2591 de 1991 y al Art. 5°
del Decreto 306 de 1992.

Se le advierte que se presume la recepcién del presente mensaje, de conformidad con lo dispuesto en
los Arts. 20, 21y 22 de la Ley 527 del 18 de Agosto de 1999, -Por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrdnico y de las firmas digitales, y
se establecen las entidades de certificacidn y se dictan otras disposiciones-.

De: A A <ba.arias88@gmail.com>

Enviado: jueves, 15 de julio de 2021 11:19 a. m.

Para: Juzgado 02 Familia - Valle Del Cauca - Palmira <j02fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fwd: TITULOS DE 2020-00227

—————————— Forwarded message ---------

De: A A <ba.arias88@gmail.com>

Date: jue, 29 abr 2021 a las 9:26

Subject: TITULOS DE 2020-00227

To: <j02fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo,

Me informa es tan amable como se realiza el pago de los titulos si ya tengo titulos disponibles
RADICADO: 76-520-3110-002-2020-00227-00

PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOD

DEMANDANTE: BRIGIT ANDREA ARIAS SANTAFE

DEMANDADO: HAROLD ALISAJAR VELASQUEZ

Agradezco su atencion y colaboracion.

Cordialmente,

BRIGITH ANDREA ARIAS SANTAFE
C.C 1113518079
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Sefora
JUEZ SEGUNDA PROMISCUA DE FAMILIA
Palmira

REF: DEMANDA EJECUTIVA DE ALIMENTOS

DEMANDANTE: BRIGIT ANDREA ARIAS SANTAFE EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR DE EDAD ALEJANDRO ALISAJAR
ARIAS
DEMANDADO: HAROLD ALISAJAR VELASQUEZ
RADICACION: 2020-227

MARIA ELENA HERNANDEZ, mayor de edad, vecina de Palmira, identificada con
la cédula de ciudadania No. 29.678.460 de Palmira, a usted atentamente en mi
calidad de estudiante de Derecho adscrita al Consultorio Juridico y Centro de
Conciliacion de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira y
representando de conformidad a la ley 583 de 2000 a la sefiora BRIGIT ANDREA
ARIAS SANTAFE en su calidad de representante legal de su hijo menor de edad
ALEJANDRO ALISAJAR ARIAS, me permito presentar liquidacion del crédito en la
forma dispuesta en el articulo 446 del Codigo General del Proceso y en el punto
dos (2) que contiene el resuelve del Auto No. 860 del 02 de julio de 2021, sobre la
demanda de la referencia, en los siguientes términos.

INCREMENTO IPC 5.75 % ADEUDADAS: ANO 2017

MES VAR INCREMENTO | INCREMENTO INgEgEIiSE
ADEUDADO CUOTA | CANCELADO S IPC TOTAL
MENSUAL ADUEDADO
0,50% ADEUDADO

ENERO 300.000,00(  300.000,00 $17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $17.336,25
FEBRERO 300.000,00(  300.000,00 $ 17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $17.336,25
MARZO 300.000,00(  300.000,00 $17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $17.336,25
ABRIL 300.000,00(  300.000,00 $ 17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $ 17.336,25
MAYO 300.000,00(  300.000,00 $ 17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $ 17.336,25
JUNIO 300.000,00(  300.000,00 $17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $ 17.336,25
JULIO 300.000,00(  300.000,00 $ 17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $17.336,25
AGOSTO 300.000,00(  300.000,00 $17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $17.336,25
SEPTIEMBRE | 300.000,00]  300.000,00 $ 17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $ 17.336,25
OCTUBRE 300.000,00(  300.000,00 $ 17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $ 17.336,25
NOVIEMBRE | 300.000,00(  300.000,00 $17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $17.336,25
DICIEMBRE 300.000,00(  300.000,00 $ 17.250,00 $ 17.250,00 $ 86,25 $ 17.336,25

TOTAL ADEUDADO INCREMENTO ARNO 2017 $ 208.035,00

CUOTA ALIMENTARIA E INCREMENTO IPC 4.09 % ADEUDADAS: ANO 2018

INTERESE
MES YAloi INCREMENTO | 'NCREMENTO | =g ey
ADEUDADO |  CUOTA [ CANCELADO v IPC
MENSUAL ADUEDADO TOTAL
0,50% ADEUDADO

ENERO 317.250,00|  300.000,00| $12.97553| $30.22553| $15113 $ 30.376,65
FEBRERO 317.250,00|  300.000,00] $12.97553| $30.22553| $15113 $30.376.65
MARZO 317.250,00| 300.000,00| $12.97553| $30.22553| $151,13 $30.376.65
ABRIL 317.250,00|  300.000,00|  $12.97553| $30.22553| $151.13 $ 30.376,65




MAYO 317.250,00 300.000,00 $12.975,53 $30.225,53| $151,13 $ 30.376,65
JUNIO 317.250,00 300.000,00 $12.975,53 $30.22553| $151,13 $ 30.376,65
JULIO 317.250,00 300.000,00 $12.975,53 $30.22553| $151,13 $30.376,65
AGOSTO 317.250,00 300.000,00 $12.975,53 $30.22553| $151,13 $ 30.376,65
SEPTIEMBRE | 317.250,00 300.000,00 $12.975,53 $30.225,53| $151,13 $ 30.376,65
OCTUBRE 317.250,00 300.000,00 $12.975,53 $30.22553| $151,13 $ 30.376,65
NOVIEMBRE 317.250,00 300.000,00 $12.975,53 $30.22553| $151,13 $30.376,65
DICIEMBRE 317.250,00 $12.97553| $330.22553| $1.651,13| $331.876,65
TOTAL ADEUDADO CUOTA MAS INCREMENTO ANO 2018 $ 666.019,83
CUOTA ALIMENTARIA E INCREMENTO IPC 3.18 % ADEUDADAS: ANO 2019
TERESE
MES VA HOIRS INCREMENTO | NCREMENTO INS DEL
T CUOTA | CANCELADO e IPC
MENSUAL ADUEDADO TOTAL
0,50% ADEUDADO
ENERO 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $342.430,34
FEBRERO 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $342.430,34
MARZO 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $ 342.430,34
ABRIL 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $342.430,34
MAYO 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $342.430,34
JUNIO 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $342.430,34
JULIO 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $342.430,34
AGOSTO 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $342.430,34
SEPTIEMBRE | 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $342.430,34
OCTUBRE 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $ 342.430,34
NOVIEMBRE 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $342.430,34
DICIEMBRE 330.225,53 $10.501,17| $340.726,70| $1.703,63| $342.430,34
TOTAL ADEUDADO CUOTA MAS INCREMENTO ANO 2019 $ 4.109.164,02
CUOTA ALIMENTARIA E INCREMENTO IPC 3.08 % ADEUDADAS: ARNO 2020
MES VAHOIR INCREMENTO | NCREMENTO INEEDREELSE
ADEUDADO M‘éﬁgml_ CLNGELARY IPC ADU'ESADO TOTAL
0,50% ADEUDADO
ENERO 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
FEBRERO 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
MARZO 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
ABRIL 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
MAYO 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
JUNIO 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
JULIO 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
AGOSTO 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
SEPTIEMBRE | 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
OCTUBRE 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
NOVIEMBRE 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
DICIEMBRE 340.726,70 $10.494,38| $351.221,08| $1.756,11| $352.977,19
TOTAL ADEUDADO CUOTA MAS INCREMENTO ANO 2020 $ 4.235.726,25




CUOTA ALIMENTARIA E INCREMENTO IPC 3.05 % ADEUDADAS: ANO 2021

INTERESE
MES VALOR INCREMENTO | 'NCREMENTO | g'pe
ADEUDADO CUOTA CANCELADO IPC IPC
MENSUAL ADUEDADO TOTAL
0,50% ADEUDADO
ENERO $ 351.221,08 $10.712,24 $361.933,32| $1.809,67 $ 363.742,99
FEBRERO $ 351.221,08 $10.712,24 $361.933,32| $1.809,67 $ 363.742,99
MARZO $351.221,08 $10.712,24| $361.933,32| $1.80967| $363.742,99
ABRIL $ 351.221,08 $10.712,24 $361.933,32| $1.809,67 $ 363.742,99
MAYO $ 351.221,08 $10.712,24 $361.933,32| $1.809,67 $ 363.742,99
JUNIO $351.221,08 $10.712,24 $361.933,32| $1.809,67 $ 363.742,99
JULIO $ 351.221,08 $10.712,24 $361.933,32| $1.809,67 $ 363.742,99
TOTAL ADEUDADO CUOTA MAS INCREMENTO ARO 2021 $ 2.546.200,93
SALDO ADEUDADO DE CONCILIACION DEL 19 DE ABRIL DE 2016 MAS
INTERESES DE MORA.
. No. DE INTERESES
ANO SALDO MESES DE MORA TOTAL INTERESES
2016 $ 1.700.000,00 8 0,50% $ 68.000,00
2017 $ 1.700.000,00 12 0,50% $ 102.000,00
2018 $ 1.700.000,00 12 0,50% $ 102.000,00
2019 $ 1.700.000,00 12 0,50% $ 102.000,00
2020 $ 1.700.000,00 12 0,50% $ 102.000,00
2021 $ 1.700.000,00 7 0,50% $ 59.500,00
TOTAL A PAGAR DESDE EL 19 DE ABRIL DE 2016
HASTA JULIO DE 2020 $ 2.235.500,00
GASTOS ESCOLARES MAS INTERESES DE MORA
No. INTERESES
MORATORI
vaLor | O 08
FACTURA VALOR ADEUDADO
HASTA
50%
JULIO
2021 0,50% TOTAL
CURTIS EG 8095 (13 DE ABRIL 2016) $ 72.100,00| $ 36.050,00 63 $ 11.355,75 $ 47.405,75
CURTIS EG 8238 (25 DE ABRIL 2016) $ 37.000,00| $ 18.500,00 63 $ 5.827,50 $ 24.327,50
CURTIS EG 8462 (08 OCTUBRE 2016) $36.000,00| $ 18.000,00 57 $5.130,00 | $23.130,00
CURTIS EG 8934 (14 ENERO 2017) $ 77.100,00| $ 38.550,00 54 $ 10.408,50 $ 48.958,50
CALZADO MUNOZ Fact. No.0103 (16 ENERO 2017) $50.000,00| $ 25.000,00 54 $ 6.750,00 $ 31.750,00
MATRICULA 2018-2019 Recibo N0.11370 (13
AGOSTO 2018) $160.000,00( $80.000,00 35 $ 14.000,00 $ 94.000,00
MATRICULA 2019-2020 Recibo N0.13077 (10
SEPTIEMBRE 2019) $135.000,00| $67.500,00 22 $ 7.425,00 $ 74.925,00
TOTAL ADEUDADO GASTOS ESCOLARES MAS INTERESES DE MORA HASTA JULIO DE 2021 $ 344.496,75




De acuerdo a lo anterior a continuacion se relacionan los valores detallados y el
total que adeuda el demandado hasta la fecha por concepto de cuota alimentaria:

CONCEPTO VALOR

Saldo del acuerdo suscrito el dia 19 de Abril de 2016 $ 2.235.500,00
Total Cuotas Alimentarias adeudadas desde Diciembre 2018 a Julio 2021 $11.167.132,20
Total Incremento adeudado desde Enero 2017 a Julio 2021 $ 689.638,65
Intereses moratorios del 0.5% segin auto de mandamiento de pago $654.929,81
Total Gastos Escolares $ 344.496,75
TOTAL VALORES ADEUDADOS A JULIO DE 2021 $ 15.091.697,41

Dejo en los anteriores términos presentada la respectiva liquidacion del crédito, de
la sefiora Juez,

Atentamente,

MARIA ELENA HERNANDEZ OCHOA

CC. 29.678.460 de Palmira- Valle

Celular: 316 823 47 68

Correo electrénico: mariaelena.hernandez@upb.edu.co



