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ocumento - 2022089947DERECHO DE PETICION FERNANDO ZORNOZA

Fernando Zornosa Murillo <fernando.zornosa@aerocivil.gov.co>
Lun 24/10/2022 10:44

Para: monica.gutierrez@ahoracontactcenter.com <monica.gutierrez@ahoracontactcenter.com>;Centro Servicios Judiciales
Civil Familia - Armenia - Quindio <cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Fundacion Para todos <contacto@fundacionparatodos.com>;Mesa De Entrada Consejo Superior De La Judicatura -
SIGOBIUS <mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas tardes Sefior juez Primero Civil Municipal de Oralidad de la Ciudad de Armenia, Quindio :

Adjunto comprobante de Pago con el exagerado descuento y solicito el favor revisar y sancionar la actuacion del
apoderado de la Fundacién para Todos.

De la misma manera liquidar, aceptar y levantar la medida de embargo pues este descuento realizado como consta el
20 de Octubre de 2022 por el pagador de mi Entidad, es suma suficiente para pagar una deuda de menor cuantia,
gue era de tan solo UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS , como consta en la Contabilidad de la Fundacion para Todos
Y EL ESTADO DE CUENTA REPORTADO POR LA DEMANDANTE.

FAVOR CERTIFICAR MI PAZ'Y SALVO CORRESPONDIENTE Y RETIRAR LA DEMANDA POR APGO TOTAL, ASI COMO DE
ORDENAR LA SUSPENSION DE LA MEDIDAD CAUTELAR.

SE REVISE ELA TENOR DE LA LEY LA ACTUACION INFAME COMETIDA CONTRA MI SALARIO Y PRESTACIONES Y SE
INVESTIGUE Y SE SANCIONE COMO ORDENA LA LEY COLOMBIANA AL PROFESIONAL QUE LA SOLICITO.

FAVOR TENER EN CUENTA LOS ANTECEDENTES QUE AQUI CONSIGNO:

¢ Invocando mis derechos, contenidos en la Constitucion Nacional Colombiana Articulo 23 y como parte Actora
codeudor ( demandado) en el Proceso y ademas solicitando, se cumpla el debido Proceso, me dirijo al Sefior
Juez Primero Civil Municipal de Oralidad de la ciudad de Armenia Quindio, para que se me notifigue como
ordena la ley y envie copia de la demanda via correo electrénico y ademas se tenga en cuenta, el monto
exagerado de la medida cautelar 50% teniendo en cuenta, mis pagos realizados a la Fundacion para Todos y la
cuantia del crédito de Gnicamente 2.000.000.00 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE Y los pagos EFECTUADOS
POR PLATAFORMA DE 18 cuotas mensuales de 24 pactadas a razén de $155.000.00 MENSUALES
APROXIMADAMENTE para descontarlos de la demanda.

e DE LA MISMA MANERA, REVISAR PORQUE NO HAY UNA SUMA LIMITE en los descuentos ordenados, EN LA
PROVIDENCIA, cuando lo adeudado es SLAMENTE de (1.050.000.00) UN MILLON CINCUENTA MIL pesos m/cte.

e COMFIRMAR SI LOS AFECTADOS SON JHON EDISON PINEDA RAMIREZ C.C. 1.094.925.474 FERNANDO ZORNOZA
MURILLO C.C. 19.339.160 LUIS OLMEDO MARTINEZ C.C. 93.136.663 O SOLAMENTE YO FERNANDO ZORNOZA
M.
¢ La Radicacidn: 63001400300120220030200 (23 digitos) .
MUCHAS GRACIAS ESTOY ATENTO !

FERNANDO ZORNOZA MURILLO

C.C. 19.339.160

Radicacién: 63001400300120220030200 (23 digitos)
Celular 3233068434

De: Fernando Zornosa Murillo <fernando.zornosa@aerocivil.gov.co>
Enviado el: jueves, 6 de octubre de 2022 4:18 p. m.
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Para: monica.gutierrez@ahoracontactcenter.com; cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co
Asunto: RV: Documento - 2022089947DERECHO DE PETICION

Buenas tardes Sefiores:

Invocando mis derechos, contenidos en la Constitucién Nacional Colombiana Articulo 23 y como parte Actora
codeudor ( demandado) en el Proceso y ademas solicitando, se cumpla el debido Proceso, me dirijo al Sefior
Juez Primero Civil Municipal de Oralidad de la ciudad de Armenia Quindio, para que se me notifique como
ordena la ley y envie copia de la demanda via correo electrénico y ademas se tenga en cuenta, el monto
exagerado de la medida cautelar 50% teniendo en cuenta, mis pagos realizados a la Fundacion para Todos y la
cuantia del crédito de Gnicamente 2.000.000.00 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE Y los pagos EFECTUADOS
POR PLATAFORMA DE 18 cuotas mensuales de 24 pactadas a razén de $155.000.00 MENSUALES
APROXIMADAMENTE para descontarlos de la demanda.

DE LA MISMA MANERA, REVISAR PORQUE NO HAY UNA SUMA LIMITE en los descuentos ordenados, EN LA
PROVIDENCIA, cuando lo adeudado es SLAMENTE de (1.050.000.00) UN MILLON CINCUENTA MIL pesos m/cte.

COMFIRMAR SI LOS AFECTADOS SON JHON EDISON PINEDA RAMIREZ C.C. 1.094.925.474 FERNANDO ZORNOZA
MURILLO C.C. 19.339.160 LUIS OLMEDO MARTINEZ C.C. 93.136.663 O SOLAMENTE YO FERNANDO ZORNOZA
M.

La Radicacién: 63001400300120220030200 (23 digitos) .

MUCHAS GRACIAS ESTOY ATENTO !

FERNANDO ZORNOZA MURILLO C.C. 19.339.160
Radicacién: 63001400300120220030200 (23 digitos)

De: Cesar Augusto Romero Quintero <cesar.romero@aerocivil.gov.co>
Enviado: jueves, 15 de septiembre de 2022 9:05 a. m.

Para: Fernando Zornosa Murillo <fernando.zornosa@aerocivil.gov.co>
Asunto: Documento - 2022089947

Buenos dias Fernando.

Adjunto envié oficio de juzgado para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO ROMERO QUINTERO

De: adi@aerocivil.gov.co <adi@aerocivil.gov.co>

Enviado el: martes, 13 de septiembre de 2022 8:35 p. m.
Para: Cesar Augusto Romero Quintero <cesar.romero@aerocivil.gov.co>
Asunto: Documento - 2022089947

Cesar, por favor proceder de conformidad con lo dispuesto por el despacho judicial.

Correo enviado por JOSE GABRIEL CUBIDES RIANO (7222480@aerocivil.gov.co)
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NIT 899999059

Consignado en DAVIVIENDA
DAVIVIENDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Comprobante de Némina No 691

Cuenta No

De 01/Oct/2022

Al 31/Oct/2022
9670190249

Identificacion

Nombres

Sueldo Basico
$ 2,719,445.00

19,339,160 FERNANDO ZORNOZA MURILLO
Codigo Cargo Cadigo Centro de Costos
816009 TECNICO AERONAUTICO V 11182 6001 Grupo Sistema de Gestion SMS/SeMS Aeroportuarios
DESCRIPCION CONCEPTO CANTIDAD DEVENGADO DEDUCIDO SALDO
SUELDO BASICO 30 2,719,445.00
BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS 35 951,806.00
PRIMA DE PRODUCTIVIDAD 60 2,175,556.00
PENSION AFP PORVENIR 4 146,900.00
SALUD EPS COMPENSAR E.P.S 4 146,900.00
RETENCION EN LA FUENTE 1.82 76,000.00
EMBARGO EJECUTIVO % SALARIO PRI - BON 50 2,423,404.00
COOPEDAC APORTES 4 76,848.00
COMISION EMBARGO 1 44,833.00
IVA EMBARGO 19 8,518.00
FIRMA : TOTALES $ 5,846,807.00 $2,923,403.00

Neto a Pagar

*kkkk

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MCTE

$ 2,923,404.00

Desprendible 20/10/2022

127B986
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