REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
ITAGUI

Veintinueve de junio de dos mil veintiuno

AUTO DE SUSTANCIACION N° 709
RADICADO N° 2013-01117-00

Frente a la solicitud de suspension del proceso, se tiene que la demanda
cuenta con auto que ordend seguir adelante con la ejecucion que data del 8
de agosto de 2.019, mismo que tiene fuerza de sentencia.

Al respecto el articulo 161 del C. G. del P. dispone: “El juez, a solicitud de
parte, formulada antes de la sentencia, decretara la suspension del proceso
en los siguientes casos (...)", por lo que la solicitud de suspender el proceso
no es procedente.

En conocimiento de la parte, respuesta emitida por ESP COOMEVA, para los
fines pertinentes.

Respecto de la solicitud remitir por parte del despacho los oficios a distintas
entidades, se tiene que esta es una carga de la parte actora, comoquiera que
los oficios estan puesto a su disposicion para tramite, y no existe negativa
alguna de las entidades de recibir dichos oficios, directamente enviados por
el interesado, aunado a ello, el alto volumen de expedientes y solicitudes que
maneja el juzgado, genera una tardanza en él envié de los mismos, por lo
que solo se estan enviando los oficios a IIPP, el resto de comunicados a las
diferentes empresas o entidades, las partes interesadas los estan tramitando
y estos estan siendo recibos sin ningan contratiempo.

De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 446 del C.G. del P.,
de la liguidaciéon del crédito aportada por la parte actora, se corre traslado a

la parte pasiva, por el término de tres (3) dias.

NOTIFIQUESE,

Locwac \

CATALINA MARIA SERNA ACOSTA
JUEZ

a.g.
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23/6/2021 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook

RV: REMITO OFICIO, RADICADO: 2013-1117

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 16/06/2021 2:33 PM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j01cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (354 KB)
OFICIO MARIBEL.pdf; Maribell Bedoya Prada.pdf;

Buenos tardes reenvio memorial radicado 2013-01117, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Cordialmente,

o FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

AR ot csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

L +97-4377-23-T1
r& CAR 52 # 51-40 ED C.AM. P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIDQUIA

De: Adriana Maria Manquillo Dorado <adrianam_manquillo@coomeva.com.co>

Enviado: miércoles, 16 de junio de 2021 13:18

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: REMITO OFICIO, RADICADO: 2013-1117

Buena tarde

Adjunto respuesta a requerimiento.

Cualquier informacion adicional debe de remitir correo electronico
solicitudesoperacionesnacional@coomeva.com.co

Cordialmente,

Adriana Manquillo Dorado

Auxiliar Nacional de Operaciones
Coomeva Eps

Carrera 61 # 9 — 250 Piso 4

Cali, Colombia
Adrianam_manquillo@coomeva.com.co

https://outlook.office.com/mail/AAMKADU20DFhY2YWLTk1YzktNDE1Ny1hMmVILWE20TY4NjY4AM2JkMgAuAAAAAABZaAbOWwWwWSTYILCFQAQDBLK...  1/2
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23/6/2021 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook

ORGULLOSAMENTE COOPERATIVO, /\

ORGULLOSAMENTE COOMEVA /Eg?meva

Este mensaje y cualquier archivo adjunto e considerado confidencial v podria comtener informacidn privilegiada wia
reservada del Grupe Empresanal Cooperative Coomeva, para &l uso exclusivo de su destinatanio. Si llegd a usted por error,
e agraclecernos elminarla & infarmar al remitente, absteniéndose de dvulgarlo an cuakquier forma. Las opiniones contenidas
en este mensae v sus adjuntos no necesanameante coinciden con las posiciones nstitucionales de la organzaciin

De: Expertos Abogados <notificaciones@expertosabogados.com>
Enviado el: martes, 15 de junio de 2021 9:27 a. m.

Para: CorreoinstitucionalEPS <correoinstitucionaleps@coomeva.com.co>
Asunto: REMITO OFICIO, RADICADO: 2013-1117

Sefores:
EPS COOMEVA S.A.

Cordial saludo,

Por medio del presente correo me permito reenviar el oficio No. 456/2013/01117/00, expedido por
el JUZGADO PRIMERO (1°) CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD ITAGUI, a fin de informar lo solicitado en el
mismo.

Favor dar acuse de recibido,

Atentamente,

Paula Andrea Bedoya Cardona
T.P. 114.733 C. §8. de la Judicatura
Tel: (4) 448 14 94

Tel: (1) 540 93 05
e 301 445 75 21

notificaciones@expertosabogados.com

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener informacion confidencial sometida a
secreto profesional. No estd permitida su reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de EXPERTOS ABOGADOS SAS Si usted no
es el destinatario final de este correo por favor eliminelo e informenos por esta via. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de
Proteccion de Datos y sus normas reglamentarias, el titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente,
pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es EXPERTOS ABOGADOS SAS, cuya finalidad es la gestion administrativa,
marketing y prospeccion comercial.

Puede usted ejercer los derechos de acceso, correccion, supresion, revocacion o reclamo por infraccion sobre el manejo de sus datos
personales, mediante escrito dirigido a EXPERTOS ABOGADOS SAS a la direccion de correo electronico martinez@expertosabogados.com,

indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Carrera 67A N° 48D 53, Medellin.

https://outlook.office.com/mail/AAMKADU20DFhY2YWLTk1YzktNDE1Ny1hMmVILWE20TY4NjY4AM2JkMgAuAAAAAABZaAbOWwWwWSTYILCFQAQDBLK...  2/2
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Coomevacrs

Cédigo: EPS-FT-1934
CONSTANCIA DE ENTREGA DE

INFORMACION PERSONAL Versién: 001

Por medio de la presente CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMACION PERSONAL,
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., quien para este efecto se denominara el

RESPONSABLE REMITENTE, con domicilio principal en la Ciudad de Santiago de Cali, entrega
informacion a un tercero en Calidad de RECEPTOR RESPONSABLE.

DESCRIPCION DE LA SOLICITUD

NUmero del
oficio/radicado:

RADICADO:
053604003001020130111700

Fechade 22/06/2021
solicitud:

Entidad RAMA JUDICIAL
Solicitante:

Justificante dado
por la entidad
para su solicitud:

Me permito solicitar su amable colaboracion con el sentido de aportar
los datos de ubicacion.

DESCRIPCION DE LA ENTREGA

Fechade 15/06/2021
Entrega:
Cantidad de 1
registros:
Tipos de datos De acuerdo a su solicitud se procede a remitir informacion del usuario:
personales _
Privados Maribell Bedoya Prada
(Privados, CC - 1017202128
Pulblicos, Direcion de residencia: Cra 67a 71-76 Itagui (Antioquia )
Semiprivados, Teléfono: 3128056122 — 3775523
Sensibles): Correo: dumaryl9@hotmail.com

Usuario se encuentra como afiliado participe ASOCIACION SINDICAL DE
SALUD DE ANTIOQUIA Ni-900452491 Cr 7 8-36 Antioquia.

Medio usado para
la entrega:

Correo electrénico

Declaracion de medidas de seguridad: Es responsabilidad de la entidad receptora
responsable garantizar la seguridad y confidencialidad de la informacion recibida y declara que
cuenta con las siguientes medidas de seguridad aplicadas a los datos personales recibidos por

Coomeva EPS.

MEDIDA DE SEGURIDAD APLICADA

EPS-FT-1934

Cre. Feb/2020


mailto:dumary19@hotmail.com

Cédigo: EPS-FT-1934
CONSTANCIA DE ENTREGA DE
Coomevacrs INFORMACION PERSONAL | versi6n: 001

D

Politica de Tratamiento de Datos Personales: cuenta con una Politica de Tratamiento de datos
personales definido acorde a la Ley 1581 del 2012.

Oficial de Proteccion de Datos Personales: cuenta con una persona o area encargada de garantizar
la proteccion de datos personales.

Acuerdos de confidencialidad generales: el personal cuenta con acuerdos de confidencialidad en
sus contratos laborales.

Acuerdos de confidencialidad especificos: aquellos que manejan informacion personal, cuentan
con acuerdos de confidencialidad méas robustos que los demas.

Capacitacion en proteccion de datos personales: el personal ha recibido capacitacion sobre
proteccion de datos personales, principalmente aquellos que acceden a informacion personal.

Tiene adoptadas y documentadas buenas practicas de seguridad de la informacién o un programa
integral de gestion de datos personales que cumpla los requisitos de la Ley 1581 del 2012 y la Guia
de Responsabilidad Demostrada,

Tiene controles de seguridad en la tercerizacion de servicios para el tratamiento de la informacion
personal;

Tiene un procedimiento o control implementado para la disposicién final de la informacién personal
(supresion, archivo, devolucion, destruccion, etc.)

Cuenta con una politica implementada para el correcto tratamiento de la informacion personal en las
diferentes etapas del ciclo de vida del dato (recoleccion, circulacion y disposicién final);

Tiene implementados controles de seguridad de la informacion durante el mantenimiento (Control de
cambios) de los sistemas de informacion personal.

Tiene implementadas herramientas o procedimientos para la gestion de riesgos en el tratamiento de
datos personales

En caso de no cumplir con alguna de las medidas anteriormente descritas, LA ENTIDAD RECEPTORA,
se compromete a implementarlas o aplicar unas similares de acuerdo a sus capacidades que le permitan
dar cumplimiento al fin de las mismas. INCIDENTES DE SEGURIDAD: Todo incidente de Seguridad de
la Informacién que afecte los datos personales recibidos mediante este oficio debera informarse
inmediatamente, al Oficial de Seguridad y Privacidad de la Informacion de COOMEVA EPS a través del
correo eps_datospersonales@coomeva.com.co.

El presente documento se suscribe en Cali, Valle del cauca el dia 16 de junio de 2021.

RAMA JUDICIAL

COOMEVA EPS
Adriana Manquillo

EPS-FT-1934 Cre. Feb/2020
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CONSTANCIA DE ENTREGA DE
INFORMACION PERSONAL

Cédigo: EPS-FT-1934

Version: 001

Auxiliar operativa.

EPS-FT-1934

Cre. Feb/2020




REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
ITAGUI

OFICIO N° 456/2013/01117/00
3 de junio de 2.021

Sefores
EPS COOMEVA S.A.

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE AFILIACION
RADICADO: 053604003001020130111700

DEMANDANTE: FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS SECTOR
SALUD-FODELSA NIT. 890.984.909-0

DEMANDADO: MARIBEL BEDOYA PRADA C.C. 1.017.202.128

Respetados sefiores,

Por medio del presente les solicito se sirvan informar a éste despacho
Judicial si MARIBEL BEDOYA PRADA identificada con C.C. 1.017.202.128,
se encuentra cotizando actualmente, para efectos de establecer si lo hace
como dependiente o trabajador independiente, el sueldo devengado por la

misma y quien es su empleador (persona natural o juridica).

Adicionalmente la entidad, deberd indicar direccion, teléfono, correo
electrénico y datos de ubicacion del empleador o pagador de la seguridad
social del demandado.

Sirvase informarnos al respecto.
NOTA: PARA EFECTOS DE RESPUESTA SE RECIBEN SOLO AL
CORREO: memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co, indicando radicado

del proceso y partes.

Cordialmente,

(/Jr )

ALEXANDRA MJGUERRA MESA
il

Secretaria

Cabdigo: F-ITA-G-01 Version: 02



23/6/2021 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook

RV: ANEXO LIQUIDACION DEL CREDITO, RADICADO: 2013-01117

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 4/06/2021 4:17 PM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j01cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (286 KB)
Anexo liquidacion del credito.pdf; certificacion agrario (4) (1) (1).pdf;

Buenos tardes reenvio memorial radicado 2013-01117, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Cordialmente,

FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Eeig - Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

ié:' Republica de Colombia
= csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
x L +07-4377-23-T0

& CAR 52 # 51-40 ED C.AM.I P.1 TORRE-A ITAG{i ANTIOQUIA

De: Expertos Abogados <notificaciones@expertosabogados.com>

Enviado: viernes, 4 de junio de 2021 15:58

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: ANEXO LIQUIDACION DEL CREDITO, RADICADO: 2013-01117

Cordial Saludo,

Seior

JUEZ PRIMERO (1°) CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI (ANT)
E.S.D.

ASUNTO: ANEXO LIQUIDACION DE CREDITO
RADICADO: 2013-01117

En calidad de apoderada judicial de FODELSA, por medio del presente escrito me permito allegar
memorial de liquidacién de crédito, que consta de cuatro (4) folios

Cordial Saludo,

Atentamente,

https://outlook.office.com/mail/AAMKADU20DFhY2YWLTk1YzktNDE1Ny1hMmVILWE20TY4NjY4AM2JkMgAuAAAAAABZaAbOWwWwWSTYILCFQAQDBLK...  1/2



23/6/2021 Correo: Juzgado 01 Civil Municipal - Antioquia - Itagui - Outlook

Paula Andrea Bedoya Cardona
T.P. 114.733 C. S. de la Judicatura
Tel: (4) 448 14 94

Tel: (1) 540 93 05

e 301 445 75 21

notificaciones{@expertosabogados.com

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener informacion confidencial sometida a
secreto profesional. No estd permitida su reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de EXPERTOS ABOGADOS SAS Si usted no
es el destinatario final de este correo por favor eliminelo e informenos por esta via. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de
Proteccion de Datos y sus normas reglamentarias, el titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente,
pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es EXPERTOS ABOGADOS SAS, cuya finalidad es la gestion administrativa,
marketing y prospeccion comercial.

Puede usted ejercer los derechos de acceso, correccion, supresion, revocacion o reclamo por infraccion sobre el manejo de sus datos
personales, mediante escrito dirigido a EXPERTOS ABOGADOS SAS a la direccion de correo electronico martinez@expertosabogados.com,
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Carrera 67A N° 48D 53, Medellin.

https://outlook.office.com/mail/AAMKADU20DFhY2YWLTk1YzktNDE1Ny1hMmVILWE20TY4NjY4AM2JkMgAuAAAAAABZaAbOWwWwWSTYILCFQAQDBLK...  2/2



ABOGADOS

Sefior

JUEZ PRIMERO (1°) CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI (ANT)

E. S. D.

REREFENCIA : PROCESO EJECUTIVO

ASUNTO : ANEXO LIQUIDACION DEL CREDITO

DEMANDANTE : FODELSA

DEMANDADO : OSCAR ALBERTO BETANCUR MURIEL
DONALDO ALONSO BENITEZ SANTAMARIA
MARIBEL BEDOYA PRADA

RADICADO : 2013-01117

PAULA ANDREA BEDOYA CARDONA en mi calidad representante legal de EXPERTOS
ABOGADOS S.A.S., apoderada judicial al cobro de FODELSA, en el proceso de la referencia,
por medio del presente escrito me dirijo al sefior Juez de conformidad al art 446 del C.G.P., con
el fin de anexar liquidacion de crédito de la obligacion demandada la cual asciende a la
suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M.L ($10.897.861,61).

De conformidad con lo anterior, solicito que una vez en firme la liquidacion de crédito se sirva
ordenar la expedicion y entrega de los titulos judiciales que reposen a dérdenes de su
despacho a favor de FODELSA identificada con el Nit 890.984.909-0, mediante consignacion
en la cuenta de ahorros No. 013310396431 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, cuyo titular
es FODELSA, tal como se evidencia en la certificacién anexa.

Anexo: Liquidacidon del crédito y certificacion bancaria.

Atentamente,

.-

PAULA ANDREA BEDOYA CARDONA
C.C. 43.639.171 de Medellin (Ant)
T.P. 114.733 del C. S de la Judicatura.

info@expertosabogados.com
www.expertosabogados.com




JUZGADO CIVIL
LIQUIDACION DE CREDITO
Medellin, 4 de junio de 2021

Plazo TEA pactada, a mensual >>> \Plazo Hasta |:|
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >> Méaxima
Mora TEA pactada, a mensual >>> | Mora Hasta (Hoy) 4-jun-21
Tasa mensual pactada >>> Comercial X
Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima Consumo
Saldo de capital, Fol. >> 3.388.674,00 |Microc u Ot
Intereses en sentencia o liquidacién anterior, Fol. >>
Vigencia Brio. Cte.| M&ima |+ ca ECEED LIQUIDACION DEL CREDITO
Mensual esta columna
Desde Hasta |Efec. Anual | Autorizada | Aplicable capitales, Capital liquidable | Dias Intereses
cuotas u otros
3-ene-13 | 31-ene-13 i3 0,00 3.388.674,00 0,00
3-ene-13 3l-ene-13 20,75% 2,28% 2,284% 3.388.674,00; 28 72.233,18
1-feb-13  28-feb-13 20,75% 2,28% 2,284% 3.388.674,00: 30 77.392,70
1-mar-13 31-mar-13 20,75% 2,28% 2,284% 3.388.674,00i 30 77.392,70
1-abr-13 30-abr-13 20,83% 2,29% 2,292% 3.388.674,00i 30 77.656,92
1-may-13 31-may-13 20,83% 2,29% 2,292% 3.388.674,00; 30 77.656,92
1-jun-13  30-jun-13 20,83% 2,29% 2,292% 3.388.674,00: 30 77.656,92
1-jul-13  31-jul-13 20,34% 2,24% 2,244% 3.388.674,00: 30 76.035,07
1l-ago-13 31-ago-13 20,34% 2,24% 2,244% 3.388.674,00: 30 76.035,07
1-sep-13 30-sep-13 20,34% 2,24% 2,244% 3.388.674,00i 30 76.035,07
1l-oct-13  31-oct-13 19,85% 2,20% 2,196% 3.388.674,00i 30 74.404,83
1-nov-13 30-nov-13 19,85% 2,20% 2,196% 3.388.674,00; 30 74.404,83
1-dic-13  31-dic-13 19,85% 2,20% 2,196% 3.388.674,00: 30 74.404,83
l-ene-14 31-ene-14 19,65% 2,18% 2,176% 3.388.674,00: 30 73.736,99
1-feb-14  28-feb-14 19,65% 2,18% 2,176% 3.388.674,00; 30 73.736,99
1-mar-14 31-mar-14 19,65% 2,18% 2,176% 3.388.674,00; 30 73.736,99
1l-abr-14 30-abr-14 19,63% 2,17% 2,174% 3.388.674,00i 30 73.670,12
1-may-14 31-may-14 19,63% 2,17% 2,174% 3.388.674,00; 30 73.670,12
1-jun-14  30-jun-14 19,63% 2,17% 2,174% 3.388.674,00: 30 73.670,12
1-jul-14  31-jul-14 19,33% 2,14% 2,144% 3.388.674,00: 30 72.665,49
l-ago-14 31-ago-14 19,33% 2,14% 2,144% 3.388.674,00: 30 72.665,49
1-sep-14 30-sep-14 19,33% 2,14% 2,144% 3.388.674,00i 30 72.665,49
1l-oct-14 31-oct-14 19,17% 2,13% 2,129% 3.388.674,00i 30 72.128,37
1-nov-14 30-nov-14 19,17% 2,13% 2,129% 3.388.674,00; 30 72.128,37
1-dic-14  31-dic-14 19,17% 2,13% 2,129% 3.388.674,00: 30 72.128,37
l-ene-15 31-ene-15 19,21% 2,13% 2,132% 3.388.674,00: 30 72.262,73
1-feb-15 28-feb-15 19,21% 2,13% 2,132% 3.388.674,00: 30 72.262,73
1-mar-15 31-mar-15 19,21% 2,13% 2,132% 3.388.674,00i 30 72.262,73
1l-abr-15 30-abr-15 19,37% 2,15% 2,148% 3.388.674,00i 30 72.799,62
1-may-15 31-may-15 19,37% 2,15% 2,148% 3.388.674,00; 30 72.799,62
1-jun-15  30-jun-15 19,37% 2,15% 2,148% 3.388.674,00: 30 72.799,62
1-jul-15  31-jul-15 19,26% 2,14% 2,137% 3.388.674,00; 30 72.430,61
l-ago-15 31-ago-15 19,26% 2,14% 2,137% 3.388.674,00: 30 72.430,61
1-sep-15 30-sep-15 19,26% 2,14% 2,137% 3.388.674,00i 30 72.430,61
1l-oct-15 31-oct-15 19,33% 2,14% 2,144% 3.388.674,00i 30 72.665,49
1-nov-15 30-nov-15 19,33% 2,14% 2,144% 3.388.674,00; 30 72.665,49
1-dic-15 31-dic-15 19,33% 2,14% 2,144% 3.388.674,00i 30 72.665,49
l-ene-16 31-ene-16 19,68% 2,18% 2,179% 3.388.674,00; 30 73.837,25
1-feb-16  29-feb-16 19,68% 2,18% 2,179% 3.388.674,00: 30 73.837,25
1-mar-16 31-mar-16 19,68% 2,18% 2,179% 3.388.674,00i 30 73.837,25
1-abr-16  30-abr-16 20,54% 2,26% 2,263% 3.388.674,00i 30 76.698,06
1-may-16 31-may-16 20,54% 2,26% 2,263% 3.388.674,00; 30 76.698,06
1-jun-16  30-jun-16 20,54% 2,26% 2,263% 3.388.674,00; 30 76.698,06




1-jul-16  31-ul-16  21,34%  2,34% 2,341% 3.388.674,00 30 79.336,15
1-ago-16 31-ago-16  21,34%  2,34% 2,341% 3.388.674,00i 30 79.336,15
1-sep-16 30-sep-16  21,34%  2,34% 2,341% 3.388.674,00i 30 79.336,15
l-oct-16 31-oct-16  21,99%  2,40% 2,404% 3.388.674,00i 30 81.463,46
1-nov-16 30-nov-16  21,99%  2,40% 2,404% 3.388.674,00 30 81.463,46
1-dic-16 31-dic-16  21,99%  2,40% 2,404% 3.388.674,00i 30 81.463,46
l-ene-17 3l-ene-17  22,34%  2,44% 2,438% 3.388.674,00i 30 82.603,02
1feb-17 28-feb-17  22,34%  2,44% 2,438% 3.388.674,00i 30 82.603,02
1-mar-17 31-mar-17  22,34%  2,44% 2,438% 3.388.674,00i 30 82.603,02
l-abr-17 30-abr-17  22,33%  2,44% 2,437% 3.388.674,00i 30 82.570,52
1-may-17 31-may-17  22,33%  2,44% 2,437% 3.388.674,00 30 82.570,52
14un-17 30-un-17  22,33%  2,44% 2,437% 3.388.674,00i 30 82.570,52
1-ul-17  31-ul-17  21,98%  2,40% 2,403% 3.388.674,00i 30 81.430,84
1-ago-17 3l1-ago-17  21,98%  2,40% 2,403% 3.388.674,00i 30 81.430,84
1-sep-17 30-sep-17  21,48%  2,35% 2,355% 3.388.674,00i 30 79.795,55
l-oct-17 3l-oct-17  21,15%  2,32% 2,323% 3.388.674,00i 30 78.711,60
1-nov-17 30-nov-17  20,96%  2,30% 2,304% 3.388.674,00 30 78.085,81
1-dic-17  31-dic-17  20,77%  2,29% 2,286% 3.388.674,00i 30 77.458,77
l-ene-18 3l-ene-18  20,69%  2,28% 2,278% 3.388.674,00i 30 77.194,39
1-feb-18 28-feb-18  21,01%  2,31% 2,309% 3.388.674,00i 30 78.250,61
1-mar-18 31-mar-18  20,68%  2,28% 2,277% 3.388.674,00i 30 77.161,32
1-abr-18 30-abr-18  20,48%  2,26% 2,257% 3.388.674,00i 30 76.499,31
1-may-18 31-may-18  20,44%  2,25% 2,254% 3.388.674,00i 30 76.366,74
1jun-18 30-jun-18  20,28%  2,24% 2,238% 3.388.674,00i 30 75.835,90
1jul-18  31-ul-18  20,03%  2,21% 2,213% 3.388.674,00i 30 75.004,67
1-ago-18 31-ago-18  19,94%  2,20% 2,205% 3.388.674,00i 30 74.704,89
1-sep-18 30-sep-18  19,81%  2,19% 2,192% 3.388.674,00i 30 74.271,37
l-oct-18 3l-oct-18  19,63%  2,17% 2,174% 3.388.674,00i 30 73.670,12
1-nov-18 30-nov-18  19,49%  2,16% 2,160% 3.388.674,00i 30 73.201,69
1-dic-18  31-dic-18  19,40%  2,15% 2,151% 3.388.674,00i 30 72.900,19
l-ene-19 3l-ene-19  19,16%  2,13% 2,128% 3.388.674,00{ 30 72.094,77
1feb-19 28-feb-19  19,70%  2,18% 2,181% 3.388.674,00i 30 73.904,08
1-mar-19 31-mar-19  1937%  2,15% 2,148% 3.388.674,00i 30 72.799,62
l-abr-19 30-abr-19  19,32%  2,14% 2,143% 3.388.674,00i 30 72.631,94
1-may-19 31-may-19  19,34%  2,15% 2,145% 3.388.674,00i 30 72.699,03
1§un-19  30-jun-19  19,30%  2,14% 2,141% 3.388.674,00i 30 72.564,85
1§ul-19  31-ul-19  19,28%  2,14% 2,139% 3.388.674,00{ 30 72.497,74
1-ago-19 31-ago-19  19,32%  2,14% 2,143% 3.388.674,00i 30 72.631,94
1-sep-19 30-sep-19  19,32%  2,14% 2,143% 3.388.674,00i 30 72.631,94
l-oct-19 3l-oct-19  19,10%  2,12% 2,122% 3.388.674,00i 30 71.893,09
1-nov-19 30-nov-19  19,03%  2,11% 2,115% 3.388.674,00i 30 71.657,63
1-dic-19 31-dic-19  18,91%  2,10% 2,103% 3.388.674,00i 30 71.253,58
l-ene-20 3l1-ene-20  18,77%  2,09% 2,089% 3.388.674,00i 30 70.781,54
1feb-20 29-feb-20  19,06%  2,12% 2,118% 3.388.674,00i 30 71.758,56
1-mar-20 31-mar-20  18,95%  2,11% 2,107% 3.388.674,00i 30 71.388,33
1-abr-20 30-abr-20  18,69%  2,08% 2,081% 3.388.674,00i 30 70.511,48
1-may-20 31-may-20  18,19%  2,03% 2,031% 3.388.674,00i 30 68.818,34
1-un-20  30-jun-20  18,12%  2,02% 2,024% 3.388.674,00i 30 68.580,57
14ul-20  31-ul-20  18,12%  2,02% 2,024% 3.388.674,00i 30 68.580,57
1-ago-20 31-ago-20  18,29%  2,04% 2,041% 3.388.674,00i 30 69.157,69
1-sep-20 30-sep-20  18,35%  2,05% 2,047% 3.388.674,00i 30 69.361,13
1-oct-20 31-oct-20  18,09%  2,02% 2,021% 3.388.674,00i 30 68.478,61
1-nov-20 30-nov-20  17,84%  2,00% 1,996% 3.388.674,00 30 67.627,68
1-dic-20 31-dic-20  17,46%  1,96% 1,957% 3.388.674,00i 30 66.329,85
l-ene-21 3l-ene-21  17,32%  1,94% 1,943% 3.388.674,00i 30 65.850,34
1feb-21 28-feb-21  17,54%  1,97% 1,965% 3.388.674,00i 30 66.603,52
1-mar-21 31-mar-21  17,41%  1,95% 1,952% 3.388.674,00 30 66.158,68
l-abr-21 30-abr-21  17,31%  1,94% 1,942% 3.388.674,00i 30 65.816,07
1-may-21 31-may-21  17,22%  1,93% 1,933% 3.388.674,00 30 65.507,39
14un21  4-un-21  17,21%  1,93% 1,932% 3.388.674,00i 4 8.729,74
Resultados >>|  3.388.674,00 | 7.509.187,61]

SALDO DE CAPITAL 3.388.674,00



SALDO DE INTERESES 7.509.187,61
TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOS| $10.897.861,61|
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El Banco Agrario de Colombia certifica que:

FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR SALUD
identificado(a) con N 890.984.909-0 se encuentra vinculado(a) con nuestra
entidad con una Cuenta de ahorros, nimero 013310396431 desde 20/09/1999

Se expide esta certificacion el dia 02/09/2020

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Contacto Banco Agrario en Bogota D.C., Colombia +571 594 8500, resto del pais 01 8000 91 5000. = | -
servicio.cliente@bancoagrario.gov.co - www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8. Q m o PROSPERIDAD
Direccion Bogota: Calle 12 C No. 8-70 Ed. Torre Blanca. Cddigo Postal 110321. PBX: +571 382 1400. e 3 / ﬁ:: | 1 PARA TODOS




