9/12/21 13:12 Correo: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - ltagui - Outlook

RV: SOLICITUD DE TERMINACION POR PAGO CON TITULOS Y DEVOLUCION DE SALDOS
A FAVOR

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 16/11/2021 11:45

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos dias reenvio memorial radicado 2014-00435, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
o Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
14 - Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE |TAGU|_AN]’|[][]U|A

: wé' Republica de Colombia
= csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
‘ . +57-4377-23-11

h& CAR 52 # 51-40 ED CAM. P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIOQUIA

W

De: MARLON PINTO DIAZ <abogpintodiazmarlon@gmail.com>

Enviado: martes, 16 de noviembre de 2021 11:42

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: SOLICITUD DE TERMINACION POR PAGO CON TITULOS Y DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR

Buenos dias verifico en la pagina de la rama judicial y adjunto constancia donde se puede apreciar
que el radicado y partes concuerdan con lo publicado en el sitio, agradezco su valiosa colaboracién y

quedo atento ante cualquier duda e inquietud.

Buenos dias, adjunto memorial.

DEMANDANTE: ALKOSTO S.A

DEMANDADO: SANDY JIMENEZ VALENCIA

RADICADO: 05360400300220140043500

JUZGADO: JUZGADO 2° CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE ITAGUI - ANT

Acusar recibido.
Muchas gracias

El mar, 16 nov 2021 a las 11:33, Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui
(<memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribio:
Buenos dias, le informo que este numero de radicado o Juzgado no corresponde a
este proceso.
por favor corregir y remitir nuevamente el correo con el archivo adjunto, para poder
registrar el memorial en el proceso correcto

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADcxMmQ4YmYWwLTI3ODctNDISMi0SY ThkLTUWMjA2ZDYONGZIMWAQAGSHIey%2BH1tAnNEOR3e5M%2Bqg...  1/2



9/12/21 13:12 Correo: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - ltagui - Outlook

FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE |TAGU[_ANT|U[]U|A

e e L csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

L +57-4377-23-1 )
& CAR 52 # 51-40 ED C.AM.I P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIOQUIA

De: MARLON PINTO DIAZ <abogpintodiazmarlon@gmail.com>

Enviado: martes, 16 de noviembre de 2021 11:26

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - ltagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DE TERMINACION POR PAGO CON TITULOS Y DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR

Buenos dias, adjunto memorial.

DEMANDANTE: ALKOSTO S.A

DEMANDADO: SANDY JIMENEZ VALENCIA

RADICADO: 05360400300220140043500

JUZGADO: JUZGADO 2° CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE ITAGUI - ANT

Acusar recibido.

Muchas gracias

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADcxMmQ4YmYWwLTI3ODctNDISMi0SY ThkLTUWMjA2ZDYONGZIMWAQAGSHIey%2BH1tAnNEOR3e5M%2Bqg...  2/2



Sefor
JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE ITAGUI - ANTIOQUIA
E. S. D.

REF: Ejecutivo Singular.

Asunto: TERMINACION POR PAGO CON TITULOS Y DEVOLUCION
DTE: ALKOSTO S.A
DDO: SANDY JIMENEZ VALENCIA
RAD: 05360400300220140043500

MARLON ELIECER PINTO DIAZ, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania cuyo numero y origen aparecen al pie de mi respectiva firma, actuando
en calidad de apoderado de la sefiora SANDY JIMENEZ VALENCIA, quien actta
en calidad de demandada dentro del proceso de la referencia, y acorde al poder
conferido y aportado a este despacho el dia 11/11/21, me permito solicitarle al
despacho se sirva decretar la TERMINACION DEL PROCESO POR PAGO TOTAL
DE LA OBLIGACION con base a la liquidacion de crédito que presento con este
escrito, donde ademas se tienen en cuenta todos los dineros o retenciones de
salario que le han practicado a mi poderdante, dineros que a la fecha ascienden a
la suma de $ 2.795.002.

En consecuencia, sefior juez una vez verificada y en firme dicha liquidacion
procédase a decretar dicha TERMINACION DEL PROCESO, y a la respectiva
cancelacién de la medida cautelar ordenada y practicada en este proceso, Oficiando
al Cajero Pagador CARNICOS Y ALIMENTOS S.A.

Finalmente, sefior juez, ya que, conforme a la liquidacién presentada, quedan
dineros a favor de mi poderdante, consignados en el Banco Agrario a ordenes del
Juzgado, solicito desde ya que estos dineros y los que continten llegando con
posterioridad, producto de las retenciones de salario, le sean REINTEGRADOS en
su totalidad a la Sra. SANDY JIMENEZ VALENCIA, los cuales deberan tener como
beneficiario al suscrito MARLON ELIECER PINTO DIAZ, identificado con cedula de
ciudadania N° 91.539.688, y Licencia Temporal 27881 del C.S de la J, conforme a
la autorizacion otorgada en el poder conferido y aportado a este despacho el dia
11/11/21.

Me permito adjuntar a este documento certificacion expedida por el Banco Agrario
de Colombia el dia 16/11/21, donde se relacionan los Titulos producto de los
embargos judiciales.

Calle 50 No. 48 — 03, oficinas 808 y 803, edificio BIC, Medellin — Ant. Tels.
3044139827, E-Mail. abogpintodiazmarlon@gmail.com




Plazo TEA pactada, amensual >>> ?Plazo Hasta I: 1-mar-99

Tasa mensual pactada >>> 14-mar-99

Resultado tasa pactada o pedida>>  {Maxima 1-ene-07

Mora TEA pactada, amensual >>> i Mora Hasta (Hoy) 30-nov-21 4-ene-07

Tasa mensual pactada >> Comercial X

Resultado tasa pactada o pedida>>  iMaxima Consumo

Saldo de capital, >|  $785.756,00]Microc u Otros|
Intereses liquidados, fls >>
Vigencia (B, Cte.] M&IMA | pq,  INSEIE €N eStA LIQUIDACION DE CREDITO
Mensual columna
Desde Hasta  iFfec. AnualiAutorizada | Aplicable SIS, lapital Liquidabl} dias | Liq Intereses Abonos Saldo de Sgldo d?
cuotas u otros Intereses Capital mas

6-may-14 | 31-may-14 15 785.756,00 0,00  Valor BFoIio 0,00 785.756,00
6-may-14  3l-mayld4  19.65% 2,18% 2,176% 78575600 | 25 14.248 27 1424827 800.004,27
14un-14  304un-14  19,63% 2,17% 2,174% 785.756,00 { 30 17.082,42 31.330,68 817.086,68
1-jul-14 3L4ul-14  19.33%  2,14% 2,144% 785.756,00 { 30 16.849,46 48.180,15 833.936,15
l-ago-14  3l-ago-14  19,33%  2,14% 2,144% 78575600 | 30 16.849,46 65.029,61 850.785,61
1-sep-14  30-sep-14  19,33%  2,14% 2,144% 785.756,00; 30 16.849,46 81.879,08 867.635,08
1-oct-14 3l-oct-14  1917%  2,13% 2,129% 785.756,00‘3 30 16.724,92 98.604,00 884.360,00
Lnov-14  30-nov-14  1917%  2,13% 2,129% 785.756,00 | 30 16.724,92 115.328,92 901.084,92
1-dic-14  3l-dic-14  1917%  2,13% 2,12% 78575600 | 30 16.724,92 132.053,83 917.809,83
l-ene-15  3lene-l5 1921% 2,13% 2,132% 785.756,00j 30 16.756,08 148.809,91 934.565,91
1feb-15  28feb-15 1921%  2,13% 2,132% 785.756,00 | 30 16.756,08 165.565,98 951.321,98
LT-mar-15  3lmar-15  1921% 2,13% 2,132% 785.756,00§ 30 16.756,08 182.322,06 968.078,06
1-abr-15  30-abr-15 19,37%  2,15% 2,148% 78575600 | 30 16.880,57 199.202,63 984.958,63
1-may-15  3l-may-15 1937%  2,15% 2,148% 785.756,00j 30 16.880,57 216.083,20 1.001.839,20
L4un-15  304un-15 19,37%  2,15% 2,148% 785.756,00 { 30 16.880,57 232.963,76 1.018.719,76
1-ul-15 3L4u-15 1926%  2,14% 2,131% 785.756,00 { 30 16.795,00 249.758,77 1.035514,77
l-ago-15  3l-ago-15 19,26%  2,14% 2,137% 78575600 | 30 16.795,00 266.553,77 1.052.309,77
1-sep-15  30-sep-15 19,26%  2,14% 2,137% 785.756,00} 30 16.795,00 283.348,77 1.069.104,77
l-oct-15  3l-oct-15 19,33%  2,14% 2,144% 785.756,00 { 30 16.849,46 300.198,23 1.085.954,23
Lnov-15  30-nov-15  19,33%  2,14% 2,144% 785.756,00 | 30 16.849,46 317.047,70 1.102.803,70
1-dic-15  3l-dic-15 19,33%  2,14% 2,144% 78575600 | 30 16.849,46 333.897,16 1.119.653,16
l-ene-16  3l-ene-16  19,68% 2,18% 2,17% 785.756,00} 30 17.121,17 351.018,33 1.136.774,33
1feb-16  29feb-16  19,68%  2,18% 2,17% 785.756,00 | 30 17.121,17 368.139,50 1.153.895,50
1-mar-16  31-mar-16  19,68%  2,18% 2,179% 785.756,00 { 30 17.121,17 385.260,67 1.171.016,67
1-abr-16  30-abr-16  20,54%  2,26% 2,263% 78575600 | 30 17.784,53 403.045,20 1.188.801,20
1-may-16  3l-may-16 2054%  2,26% 2,263% 785.756,00j 30 17.784,53 420.829,72 1.206.585,72
14un-16  304un-16  20,54%  2,26% 2,263% 785.756,00 { 30 17.784,53 438.614,25 1.224.370,25
1-ul-16 3Lul-16 21,34%  2,34% 2,341% 785.756,00 | 30 18.396,24 457.010,49 1.242.766,49
l-ago-16  3l-ago-16  21,34%  2,34% 2,341% 785.756,00 | 30 18.396,24 475.406,73 1.261.162,73
1-sep-16  30-sep-16  21,34%  2,34% 2,341% 785.756,00} 30 18.396,24 493.802,97 1.2795558,97
l-oct-16  3l-oct-16  21,99%  2,40% 2,404% 785.756,00 { 30 18.889,51 512.692,48 1.298.448,48
L-nov-16  30-nov-16  21,9%9%  2,40% 2,404% 785.756,00 | 30 18.889,51 531.581,99 1.317.337,99
1-dic-16  31-dic-16  21,99%  2,40% 2,404% 78575600 | 30 18.889,51 55047151 1.336.227,51
l-ene-17  3l-ene-l7  22,34%  2,44% 2,438% 785.756,00} 30 19.153,75 569.625,26 1.355.381,26
1feb-17  28feb-17  22,34%  2,44% 2,438% 785.756,00 | 30 19.153,75 588.779,01 1.374535,01
1-mar-17  3lmarl7  22,34%  2,44% 2,438% 785.756,00 | 30 19.153,75 607.932,76 1.393.688,76
1-abr-17  30-abr-17  22,33%  2,44% 2,437% 785.756,00} 30 19.146,22 627.078,98 1.412.834,98
1-may-17  3lmay-17 2233%  2,44% 2,437% 785.756,00 | 30 19.146,22 646.225,19 1.431.981,19
Ljun-17  304un-17  22,33%  2,44% 2,437% 785.756,00 { 30 19.146,22 665.371,41 145112741
14ul-17 3L4u-l7 21,98%  2,40% 2,403% 785.756,00 | 30 18.881,95 684.253,36 1.470.009,36
l-ago-17  3l-ago-17  21,98%  2,40% 2,403% 785.756,00 | 30 18.881,95 70313531 1.488.891,31
1-sep17  30-sep-17  21,48%  2,35% 2,355% 785.756,00} 30 18.502,76 721.638,07 1507.394,07
l-oct-17  3Loct-17  21,15%  2,32% 2,323% 785.756,00 { 30 18.251,42 739.889,49 1525.645,49
Lnov-17  30-nov-17  20,96%  2,30% 2,304% 785.756,00 { 30 18.106,31 757.995,80 1543.751,80
1dic-17  3ldic-17 20,77%  2,29% 2,286% 785.756,00_? 30 17.960,92 775.956,72 1561.712,72

Calle 50 No. 48 — 03, oficinas 808 y 803, edificio BIC, Medellin — Ant. Tels.
3044139827, E-Mail. abogpintodiazmarlon@gmail.com




Lene18  3lenels 206% 228% 2,278% 78575600 30 17.89961 79385633 157961233
Lieb18  28eb18  2L01%  2.31% 230%% 785756001 30 1814453 81200086 1597.75686
Lma-18  3lma-l8 2068% 228% 2277% 78575600 30 17.89L9% 82089281 161564881
Labr18  30abrl8  2048% 226% 2257% 78575600 30 1773844 8463125 16333875
lmay18  3lmayls  2044% 225% 2254% 78575600 30 17.707,70 86533895 165100495
118 3018 2028% 224% 2,238% 78575600 30 17.58461 88292356 166867956
L8 3Lu-s 2003%  2.21% 2213% 78575600 30 17.39187 90031543 168607143
lagol8  3lagols 1994% 220% 2,205% 78575600 30 17.32236 91763778 170339378
Lsepl8  30sepls 1981% 219% 2192% 78575600 30 17.221,83 93485961 172061561
Loct18  3loctls 1963%  217% 2,174% 785756001 30 17.08242 95194203 173769803
Lnov18  30nov18  194%%  216% 2,160% 78575600 30 1697380 9891583 L75467183
Ldc18  3dic18 1940%  215% 2,151% 78575600 30 1690389 98581972 LTTLETST?
Leng19  3leneld 1916% 213% 2,128% 785756000 30 1671713 100253684 178829284
Veb19  28eb19 1970% 2,18% 2181% 785756000 30 17.13667 101967351 180542951
lmarl9  3lmarl9 193M% 215% 2,148% 78575600 30 1688057 103655408 182231008
Labrl9  30abrl9 19.32%  2,14% 2.143% 78575600 30 16.841,69 105330576 1839.15176
lmay19  3lmayl9 1934%  215% 2145% 78575600 30 1685724 107025301 185600901
Ln19  304un19 1930% 2,14% 2,141% 78575600 30 1682613 108707913 187283513
L9 31419 1928%  214% 213% 785756000 30 1681057 110388970 188964510
lagol9  3lagel9 193%  2.14% 2,143% 78575600 30 1684169 112073139 190648739
Lsepld  30sepl9 193%  2.14% 2,143% 78675600 30 1684169 LIT51307 192332907
Loctl9  3loctl9 1910% 212% 2122% 78575600 30 1667036 115424344 1930.99944
Lnov19  30nov9 19.03% 211% 2,115% 78575600 30 1661577 117085920 195661520
Ldc19  3dicl9 1891%  210% 2,103% 78575600 30 1652208 118738128 197313728
Lene20  3lene20 1877% 209% 2,08% 785756000 30 1641262 120379390 198954990
Leb20  294eb20 19,08% 2,12% 2118% 785756000 30 1663917 12043307 2006.189,07
Lmar20  3Lmar20 1895% 2,11% 2,107% 785756000 30 1655332 123698630 202274239
Labr20  30abr20 186%  2,08% 2081% 78575600 1 30 16.350,00 125333639 203009239
lmay20 3lmay20 1819%  2,03% 2031% 76756000 0 1595740 126929379 205504979
120 30420 1812% 202% 2,024% 78575600 0 30 159022 128519605 207095205
Lu20 3120 1812%  202% 2024% 785756000 30 159022 130000832 208685432
1ago20  31ago20 1829%  204% 2,041% 78575600 30 1603609 131713440 210289040
Lsep20  30sep20 183%%  205% 2,047% 76675600 0 1608326 13321767 211897367
Loct20  3loct20 1809%  2,02% 2,021% 78575600 30 1587862 134909629 213485229
Lnov20  30nov20  17.84%  200% 1,996% 78575600 30 1568131 136477760 215053360
1dc20  3dic20 1746% 196% 1,957% 785756000 30 1538037 130015798 216591398
Leng2l 3lene2l 173% 194% 1943% 765756000 30 1526919 520010,00 81541707 166117317
Vb2l  284eb21 1754% 197% 1965% 78575600 1 30 1544383 285.995,00 60486600 130062200
Lmar2l  3Lmarl 1741%  195% 1952% 78575600 30 1534069 22269000 30751668 118327268
Labr2l  30abr2l 1731%  104% 1942% 78575600 1 30 1526124 189.250,00 2352193 100928393
lmay2l  3lmay2l 17.20% 193% 193%% 70575600 0 1518967 25733000 (1863241) 76712359
L2l 30dn2l 17.21%  19%% 1,932% 767123591 30 1482L7L 24650000 (3L67829) 53544530
L2l 3Lu2l 1718%  1,93% 1929% 535445301 30 103915 35816800 (34783885 18760645
lago2l  3lago2l 1124%  194% 1935% 16760645 | 30 363047 246.552,00 (4292053)  (55.31508)
Lsep2l  30sep2l 1719%  193% 1930% D(5531508), 30 0 21200000 (21200000)  (267:31508)
Loct2l  3loct2l 1708% 192% 1919% D(26731508). 30 0 25648700 (25648700)  (52380208)
Laow2l  0mov2l 1721%  194% 1,938% D (52380208), 30 0 000 (52380208)
RESULTADOS>> | 1485.44392] 2.795.002,000 | 000 (523.802,0)

SALDODECAPITAL  (523.802,08)

SALDO DEINTERESES 0,00

AGENCIAS _ 120.000,00

SALDO EN FAVOR DEL DEMANDADO| (403.802,08

Calle 50 No. 48 — 03, oficinas 808 y 803, edificio BIC, Medellin — Ant. Tels.
3044139827, E-Mail. abogpintodiazmarlon@gmail.com




Fundamento la anterior solicitud en el articulo 461 del C.G.P.

Del sefior Juez.

Atentamente.

MARLON ELIECER PINTO DIAZ
C.C. 91.539.688
Licencia Temporal: 27881 del C.S de la J

Calle 50 No. 48 — 03, oficinas 808 y 803, edificio BIC, Medellin — Ant. Tels.
3044139827, E-Mail. abogpintodiazmarlon@gmail.com




@ Banco Agrario de Colombia

Haynﬁsmmpﬂﬂ“m“’d_m =

Enviga

Sefor (a) _
Sandy Jimenez Valencia
c.C 43.838.777 de Itagui

Asunto: Relacién de Titulos

Tl Identific.

00043838777 PagCje

do, 16 de Noviembre de 2021

Estado Fec.Emis

20190111

e . e T

www.bancoagrario.gov.co.

grr‘l'u"-’_n:iuv-. [ i [

-——

—

Vicepresidencia de Operaciones
Gerencia Regional Antioguia
Oficina de Envigado

VIr. del Depdsito  Numero del Titulo

53.395,00

53609195001 ALCALDIA ITAGUI

4 01359 0000447967

53602041002 002 CIVIL MUNICIPAL ITAGUI

00043838777 ImpEnt
00043838777 ImpEnt
00043838777 ImpEnt
00043838777 ImpEnt
00043838777 ImpEnt
00043838777 ImpEnt
00043838777 ImpEnt
00043838777 ImpEnt
00043838777 ImpEnt
00043838777 ImpEnt

20210120
20210225
20210331
20210503
20210531
20210625
20210726
20210812
20210929
20211102

520.010,00
285.995,00
222.690,00
189.250,00
257.350,00
246.500,00
358.168,00
246.552,00
212.000,00
256.487,00

4 01355 0000550648
401359 0000555021
4 01359 0000559742
4 01359 0000563525
4 01359 0000567715
4 01359 0000571325
4 01359 0000575752
4 01355 0000578617
4 01359 0000585912
4 01359 0000590298

Los estados de los depositos actualmente son (PagCje 6 PagEfc, PagAbo) significa que ya fueron
pagados, (CanCnv) significa que ya fueron cancelados por conversidon o traslado a otro
despacho judicial, (CanFrc) significa que ya fueron cancelados por fraccionamiento y (ImpEnt)
significa que se encuentran vigentes o pendiente de cobro en el Juzgado correspondiente.

Banco Agrario en Bogoté D.C, Colombia +571 594 8500, resto del pais 01 8000 91 5000. (& &%
liente@bancoagrario gov ¢o - www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037 800-8 -
General Bogold carrera 8 No. 15-43. Cédige Postal 110321, PBX: +571 382 1400

=l 'I.. '. .- §
U v | 1PARA T



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura Consulta De Procesos
Reptiblica de Colombia

Fecha de Consulta : Martes, 16 de Noviembre de 2021 - 11:35:46 A.M.
Numero de Proceso Consultado: 05360400300220140043500
Ciudad: ITAGUI
Corporacion/Especialidad: JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE ITAGUI

Datos del Proceso
Informaciéon de Radicacion del Proceso
Despacho Ponente
002 JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL Juez Segundo Civil Municipal Oralidad
Clasificacion del Proceso
Tipo Clase Recurso Ubicacion del Expediente
De Ejecucion Ejecutivo Singular Sin Tipo de Recurso
Sujetos Procesales
Demandante(s) Demandado(s)
- ALKOSTO S.A. - SANDY JIMENEZ VALENCIA
Contenido de Radicacion
| Contenido |
| |

Actuaciones del Proceso

Fecha de W . Fecha Inicia | Fecha Finaliza Fecha de
. Actuacion Anotacion o . .
Actuacion Término Término Registro
11 Nov 2021 RECIBO MEMORIAL CONFIERE PODER 11 Nov 2021
26 Oct 2020 RECIBO MEMORIAL | REVOCTARIA DE DEPENDENCIAS Y ACREDITA NUEVA 26 Oct 2020
CONSTANCIA -
07 Sep 2020 SECRETARIAL. EN LA FECHA SE ENVIO OFICIO A LA PARTE DEMANDANTE A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO - BAPU 07 Sep 2020
31 Aug 2020 FIJACION ESTADO ACTUACION REGISTRADA EL 31/08/2020 A LAS 17:14:01. 01 Sep 2020 01 Sep 2020 31 Aug 2020
EL DESPACHO
31 Aug 2020 RESUELVE: DECRETA MEDIDA. (BAPU-AM). 31 Aug 2020
19 Aug 2020 RECIBO MEMORIAL SOLICITA DECRETAR MEDIDA CAUTELAR 19 Aug 2020
11 Mar 2020 RECIBO MEMORIAL ALLEGA COPIA DE OFICIO 0061 - DILIGENCIADO 11 Mar 2020
11 Mar 2020 RECIBO MEMORIAL ACREDITA DEPENDIENTE JUDICIAL. 11 Mar 2020
28 Feb 2020 RECIBO MEMORIAL CORREO - RESPUESTA OFICIO 0061 - ADECCO 28 Feb 2020
23 Jan 2020 FIJACION ESTADO ACTUACION REGISTRADA EL 23/01/2020 A LAS 11:21:15. 24 Jan 2020 24 Jan 2020 23 Jan 2020
AUTO
DECRETANDO
23 Jan 2020 EMBARGO DE OFICIA. NP 23 Jan 2020
SUELDO
23 Jan 2020 FIJACION ESTADO ACTUACION REGISTRADA EL 23/01/2020 A LAS 11:20:46. 24 Jan 2020 24 Jan 2020 23 Jan 2020
23 Jan 2020 EL DESPACHO ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION. ORDENA AVALUO Y REMATE. ORDENA A LAS PARTES 23 Jan 2020
RESUELVE: PRESENTAR LIQUIDACION CREDITO. CONDENA EN COSTAS PROCESALES. NP
06 Aug 2019 RECIBO MEMORIAL SOLICITA DECRETAR MEDIDA 06 Aug 2019
27 Feb 2019 RECIBO MEMORIAL ACREDITA DEPENDIENTE JUDICIAL. 27 Feb 2019
17 Jan 2019 RECIBO MEMORIAL ALLEGA CONSTANCIA ENVIO NOTIFICACION 17 Jan 2019
23 Nov 2018 FIJACION ESTADO ACTUACION REGISTRADA EL 23/11/2018 A LAS 13:25:00. 26 Nov 2018 26 Nov 2018 23 Nov 2018




AUTO QUE ACEPTA

RECONOCE PERSONERIA. REQUIERE PARTE PARA QUE INTEGRE EL CONTRADICTORIO. TERMINO 30 DIAS SO

Y SUSTITICIONAL | PENA DE TERMINAR PROCESO POR DESITIMIENTO TACITO. NP Z2hoyzuts
010ct 2018 RECIBO MEMORIAL | ALLEGA SUSTITUCION DE PODER. 01 0ct 2018
21 May 2018 FIJACION ESTADO ACTUACION REGISTRADA EL 21/05/2018 A LAS 10:12:45. 22 May 2018 22 May 2018 21 May 2018
AUTO
DECRETANDO
21 May 2018 DECRETANDO OFICIA. NP 21 May 2018
SUELDO
ELDESPACHO | ALLEGA CITACION PARA LA NOTIFICACION CON RESULTADO POSITIVO. REQUIERE PARA QUE REALICE AVISO.
21 May 2018 ] 21 May 2018
RESUELVE:
22 Feb 2018 RECIBO MEMORIAL | EFECTIVIDAD MEDIDAS CAUTELARES. 22 Feb 2018
27 Jul 2017 RECIBO MEMORIAL | APORTA CONSTANCIA DE ENVIO DE NOTIFICACION. 27 Jul 2017
30 Mar 2017 FIJACION ESTADO ACTUACION REGISTRADA EL 30/03/2017 A LAS 13:44:33. 31 Mar 2017 31 Mar 2017 30 Mar 2017
EL DESPACHO “
30 Mar 2017 RESUELVE: AUTORIZA NUEVA DIRECCION PARA NOTIFICAR. 30 Mar 2017
10 Mar 2017 RECIBO MEMORIAL CAMBIO DE DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACION. 10 Mar 2017
01 Mar 2017 FIJACION ESTADO 01 Mar 2017
AUTO
DECLARANDO
01 Mar 2017 PDECLARANDO | No corresponpE. 01 Mar 2017
PROCESO
01 Mar 2017 FIJACION ESTADO ACTUACION REGISTRADA EL 01/03/2017 A LAS 08:17:42. 02 Mar 2017 02 Mar 2017 01 Mar 2017
01 Mar 2017 EL DESPACHO ACEPTA SUS_T|TUC|ON PE PODER, RECONOCE PERSONERIA. REQU|E'RE A PARTE ACTORA GESTIONAR 01 Mar 2017
RESUELVE: NOTIFICACION EN 30 DIAS, SOPENA DE DECLARAR DESISTIMIENTO TACITO (AUTO DEL 28/02/2017).
04 Oct 2016 RECIBO MEMORIAL ALLEGA SUSTITUCION DE PODER. 04 Oct 2016
23 Aug 2016 RECIBO MEMORIAL CONSTANCIA DE ENVIO DE NOTIFICACION. 23 Aug 2016
23 Jun 2016 EL DESPACH_O AUTORIZA NUEVA DIRECCION PARA NOTIFICAR A DEMANDADA. 23 Jun 2016
RESUELVE:
18 May 2016 RECIBO MEMORIAL CAMBIO DE DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACION. 18 May 2016
05 Jun 2015 RECIBO MEMORIAL | ALLEGA CONSTANCIA DE NOTIFICACION 05 Jun 2015
EL DESPACHO
28 Apr 2015 RESUELVE: AUTORIZA DIRECCION PARA NOTIFICAR. 28 Apr 2015
14 Apr 2015 RECIBO MEMORIAL CAMBIO DE DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACION. 14 Apr 2015
18 Mar 2015 FIJACION ESTADO | ACTUACION REGISTRADA EL 18/03/2015 A LAS 16:24:02. 20 Mar 2015 20 Mar 2015 18 Mar 2015
AUTO PONE EN
18 Mar 2015 CONOCIMIENTO DE LA RESPUESTA NEGATIVA DE POSTOBON AL OFICIO DE EMBARGO 18 Mar 2015
PARTES
18 Mar 2015 FIJACION ESTADO ACTUACION REGISTRADA EL 18/03/2015 A LAS 16:22:10. 20 Mar 2015 20 Mar 2015 18 Mar 2015
AUTO QUE B
A LA PARTE EJECUTANTE PARA QUE IMPULSE EL PROCESO EN 30 DIAS SO PENA DEL DESISTIMIENTO TACITO.
18 Mar 2015 ORDENA 18 Mar 2015
ACREDITA DEPENDIENTE.
REQUERIR
28 Jan 2015 RECIBO MEMORIAL | ACREDITA DEPENDIENTE JUDICIAL. 28 Jan 2015
05 Nov 2014 RECIBO MEMORIAL | RESPUESTA A OFICIO NO. 1210/2014/00435. POSTOBON S A. 05 Nov 2014
06 Aug 2014 RECIBO MEMORIAL | APORTA POLIZA 1087029-0. 06 Aug 2014
16 Jun 2014 FIJACION ESTADO ACTUACION REGISTRADA EL 16/06/2014 A LAS 17:03:21. 18 Jun 2014 18 Jun 2014 16 Jun 2014
AUTO QUE LIBRA
16 Jun 2014 MANDAMIENTO DE | Y RECONOCE PERSONERIA AABOGADA MONICA MARCELA VILLA CORREA. 16 Jun 2014
PAGO
AUTO QUE
DECRETA .
16 Jun 2014 EaREy EXIGE CAUCION POR $89.000, LISTO OFICIO. 16 Jun 2014

SECUESTRO




08 May 2014

RADICACION DE
PROCESO

ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 08/05/2014 A LAS 11:49:51

08 May 2014

08 May 2014

08 May 2014




