RV: RAD: 2019-364 DTE: BANCO PICHINCHA LUZ EDITH LAVERDE RAMIREZ- APORTE
LIQUIDACION DEL CREDITO

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 20/08/2020 13:17
Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (121 KB)

itagui 2 (2).pdf;

Buenas tardes reenvio memorial radicado 2019-00364, para su conocimiento y fines
pertinentes

Cordialmente,

FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

AR MR e IR csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

. +57-4377-23-1 )
sz CAR 52 # 51-40 ED C.AM. P.1 TORRE-A ITAGUT ANTIOQUIA

De: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Enviado: jueves, 20 de agosto de 2020 12:49

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: RAD: 2019-364 DTE: BANCO PICHINCHA LUZ EDITH LAVERDE RAMIREZ- APORTE LIQUIDACION DEL

CREDITO

Cordial saludo,

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO, de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de
que obre dentro del expediente, de conformidad con su valiosa y acostumbrada colaboracion.

Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.

Atentamente,

ABOGADO: JUAN CAMILO SALDARRIAGA
ENVIOS Y PRESENTACIONES
AREALOGISTICAY DOCUMENTAL
PBX (57) 4 3225201
Calle 40a # 81 A-177 Medellin - Colom



STAFF INTEGRAL
Soluciones sionales

—————————— Forwarded message ---------

De: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Date: mar,, 18 de ago. de 2020 a la(s) 17:22

Subject: RE: RAD: 2019-364 DTE: BANCO PICHINCHA LUZ EDITH LAVERDE RAMIREZ- APORTE
LIQUIDACION DEL CREDITO

To: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Apreciado usuario:

Debido a la contingencia ocasionada por el Covid-19, se dispuso que toda solicitud y/o peticion
concerniente a los procesos que son de conocimiento de este Despacho Judicial, debe ser remitida al
correo electrénico del Centro de Servicios Administrativos de Itagui:
memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co, con el fin de ser registrada en nuestro sistema y
posteriormente proceder con el respectivo tramite.

Asi mismo se le informa que, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 los
documentos que hacen parte del expediente judicial electrénico deben estar creados o convertidos en
formatos estdndar previamente definidos y segun el tipo de contenido, con el fin de asegurar su acceso
y preservacion a largo plazo.

Se le pone en conocimiento los correos electrénicos del Centro de Servicios Administrativos de Itagui
para los siguientes asuntos:

Memoriales: memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
Demandas nuevas: demandasita@cendoj.ramajudicial.gov.co
Solicitud informe de titulos judiciales: depjudcseritagui@cendo;.

Por ultimo, se le recuerda que el horario judicial es de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.,
de lunes a viernes.

| Lina Marcela Giraldo Catafio
Secretaria Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Itagii

P Hama [udicial
3 [ Comsejo Superior de la Judicatura

U Republica de Colombia |

[5-] iD2empalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
R, Teléfono 3728167

| Cra. 52 # 51-68 Edificic Nacional Judicial C.A.M.l 5 PISO
ma [tagiii-Antioguia
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De: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Enviado: martes, 18 de agosto de 2020 16:50

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j02cmpalitagui @cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RAD: 2019-364 DTE: BANCO PICHINCHA LUZ EDITH LAVERDE RAMIREZ- APORTE LIQUIDACION DEL
CREDITO

Cordial saludo,

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO, de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de
que obre dentro del expediente, de conformidad con su valiosa y acostumbrada colaboracion.

Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.

Atentamente,

ABOGADO: JUAN CAMILO SALDARRIAGA
ENVIOS Y PRESENTACIONES
AREALOGISTICAY DOCUMENTAL
PBX (57) 4 3225201
Calle 40a # 81 A-177 Medellin - Colom

STAFF INTEGRAL
Soliciones profesionales



mailto:enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co
mailto:j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

Senor

JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE ITAGUI-ANTIOQUIA
ES.D

DEMANDANTE: BANCO PICHINCHA S.A.
DEMANDADO: LUZ EDITH LAVERDE RAMIREZ
RADICADO: 2019-000364

REF: APORTE LIQUIDACION DEL CREDITO

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO, identificado como aparece al pie de
mi firma, cbrando en mi condicién de apoderado de la parte demandante;
por medio del presente escrito allego la correspondiente liquidacidn del
credito ordenada mediante auto que ordeno seguir adelante con [a
gjecucion del 20-02-2020.

Atentamente,

Staff Integral
Reallzd: Dlana Molina

12970
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