RV: RAD: 2019-877 DTE: BANCO PICHINCHA DDO: CLAUDIA PATRICIA RESTREPO
VASQUEZ- APORTE LIQUIDACION DEL CREDITO.

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 14/08/2020 13:04
Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (77 KB)

13226-Claudia_Patricia_Restrepo_Vasquez-2019-00877 (1).pdf;

Buenas tardes reenvio memorial radicado 2019-00877, para su conocimiento y fines
pertinentes

Cordialmente,

FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

AR MR e IR csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

. +57-4377-23-1 )
sz CAR 52 # 51-40 ED C.AM. P.1 TORRE-A ITAGUT ANTIOQUIA

De: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Enviado: viernes, 14 de agosto de 2020 12:29

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: RAD: 2019-877 DTE: BANCO PICHINCHA DDO: CLAUDIA PATRICIA RESTREPO VASQUEZ- APORTE
LIQUIDACION DEL CREDITO.

Cordial saludo,

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO, de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de
que obre dentro del expediente, de conformidad con su valiosa y acostumbrada colaboracion.

Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.

Atentamente,

ABOGADO: JUAN CAMILO SALDARRIAGA
ENVIOS Y PRESENTACIONES
AREALOGISTICAY DOCUMENTAL
PBX (57) 4 3225201
Calle 40a # 81 A-177 Medellin - Colom



STAFF INTEGRAL
Soluciones profesionales

—————————— Forwarded message ---------

De: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Date: lun,, 10 de ago. de 2020 a la(s) 14:56

Subject: RE: RAD: 2019-877 DTE: BANCO PICHINCHA DDO: CLAUDIA PATRICIA RESTREPO VASQUEZ-
APORTE LIQUIDACION DEL CREDITO.

To: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Apreciado usuario:

Debido a la contingencia ocasionada por el Covid-19, se dispuso que toda solicitud y/o peticion
concerniente a los procesos que son de conocimiento de este Despacho Judicial, debe ser remitida al
correo electrénico del Centro de Servicios Administrativos de Itagui:
memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co, con el fin de ser registrada en nuestro sistema y
posteriormente proceder con el respectivo tramite.

Asi mismo se le informa que, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 los
documentos que hacen parte del expediente judicial electrénico deben estar creados o convertidos en
formatos estdndar previamente definidos y segun el tipo de contenido, con el fin de asegurar su acceso
y preservacion a largo plazo.

Se le pone en conocimiento los correos electrénicos del Centro de Servicios Administrativos de Itagui
para los siguientes asuntos:

Memoriales: memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
Demandas nuevas: demandasita@cendoj.ramajudicial.gov.co
Solicitud informe de titulos judiciales: depjudcseritagui@cendo;.

Por ultimo, se le recuerda que el horario judicial es de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.,
de lunes a viernes.

Cordialmente,

| Lina Marcela Giraldo Catafio
Secretaria Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Itagii

P Hama [udicial
3 [ Comsejo Superior de la Judicatura
U Republica de Colombia |

[5-] iD2empalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
Q.a. Teléfono 3728167

| Cra. 52 # 51-68 Edificic Nacional Judicial C.A.M.l 5 PISO
ma [tagiii-Antioguia
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De: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Enviado: lunes, 10 de agosto de 2020 14:22

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j02cmpalitagui @cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: RAD: 2019-877 DTE: BANCO PICHINCHA DDO: CLAUDIA PATRICIA RESTREPO VASQUEZ- APORTE
LIQUIDACION DEL CREDITO.

Cordial saludo,

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO, de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de
que obre dentro del expediente, de conformidad con su valiosa y acostumbrada colaboracion.

Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.

Atentamente,

ABOGADO: JUAN CAMILO SALDARRIAGA
ENVIOS Y PRESENTACIONES
AREALOGISTICAY DOCUMENTAL
PBX (57) 4 3225201
Calle 40a # 81 A-177 Medellin - Colom

STAFF INTEGRAL
Soliciones profesionales

—————————— Forwarded message ---------

De: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Date: mar,, 21 de jul. de 2020 a la(s) 11:23

Subject: RAD: 2019-877 DTE: BANCO PICHINCHA DDO: CLAUDIA PATRICIA RESTREPO VASQUEZ-
APORTE LIQUIDACION DEL CREDITO.

To: <j02cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo,

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO, de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de
que obre dentro del expediente, de conformidad con su valiosa y acostumbrada colaboracion.

Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.

Atentamente,

ABOGADO: JUAN CAMILO SALDARRIAGA
ENVIOS Y PRESENTACIONES
AREALOGISTICAY DOCUMENTAL
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PBX (57) 4 3225201
Calle 40a # 81 A-177 Medellin - Colom

STAFF INTEGRAL
Soluciones profesionales




Senor

JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE ITAGUI-ANTIOQUIA
E.S.D

DEMANDANTE: BANCO PICHINCHA S.A.
DEMANDADO: CLAUDIA PATRICIA RESTREPO VASQUEZ
RADICADO: 2019-00877

REF: APORTE LIQUIDACION DEL CREDITO

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO, identificado como aparece al pie de
mi firma, obrando en mi condicion de apoderado de la parte demandante;
por medio del presente escrito allego la correspondiente liquidacion del
crédito ordenada mediante auto que ordeno seguir adelante con la
ejecucion del 13-03-2020.

Atentamente,

X CAMILO SALDARRIAGA CANO
C.Ci8.163.046 de Envigado
T.P.J157.745 del C.S. de la J.

Staff Intdgral
Realiz6: Piana Molina



Contraparte
Claudia Patricia

Restrepo Vasquez |

32350014

Fecha
Codigo Inicial
3391245 06-10-

2018

01-11-

2018

01-12-

2018

01-01-

2019

01-02-

2019

01-03-

2019

01-04-

2019

01-05-

2019

01-06-

2019

01-07-

2019

01-08-

2019

01-09-

2019

01-10-

2019

01-11-

2019

01-12-

2019

01-01-

2020

01-02-

2020

01-03-

2020

01-04-

2020

01-05-

2020

01-06-

2020

01-07-

2020

Fecha
Final
31-10-
2018
30-11-
2018
31-12-
2018
31-01-
2019
28-02-
2019
31-03-
2019
30-04-
2019
31-05-
2019
30-06-
2019
31-07-
2019
31-08-
2019
30-09-
2019
31-10-
2019
30-11-
2019
31-12-
2019
31-01-
2020
29-02-
2020
31-03-
2020
30-04-
2020
31-05-
2020
30-06-
2020
16-07-
2020

Liquidacion de credito

Capital

$13,315,278

Aplicable Capitales

Radicado Liquidando
05360400300220 HxX187700
16-07-2020
Tasa

Tasa aplicable Tasa
Efec. Efec.
Anual Anual Diaria
19.63 29.35 0.0705
19.49 29.14 0.0701
19.40 29.00 0.0698
19.16 28.64 0.0690
19.70 29.45 0.0708
19.37 28.96 0.0697
19.32 28.88 0.0695
19.34 28.91 0.0696
19.30 28.85 0.0695
19.28 28.82 0.0694
19.32 28.88 0.0695
19.32 28.88 0.0695
19.10 28.55 0.0688
19.03 28.45 0.0686
18.91 28.27 0.0682
18.77 28.06 0.0678
19.06 28.49 0.0687
18.95 28.33 0.0684
18.69 27.94 0.0675
18.19 27.19 0.0659
18.12 27.08 0.0657
18.12 27.08 0.0657

Cuotas u Otros Liquidable Dias Interes

$13,315,278

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Intereses

$5,954,421

Capital

$13,315,278 26

$13,315,278 30

$13,315,278 31

$13,315,278 31

$13,315,278 28

$13,315,278 31

$13,315,278 30

$13,315,278 31

$13,315,278 30

$13,315,278 31

$13,315,278 31

$13,315,278 30

$13,315,278 31

$13,315,278 30

$13,315,278 31

$13,315,278 31

$13,315,278 29

$13,315,278 31

$13,315,278 30

$13,315,278 31

$13,315,278 30

$13,315,278 16

Costas Total
$911,300 $20,180,999
Saldo
Liq Saldo Capital
Interes Abono Interes

$244,185 $244,185 $0 $13,559,463
$279,974 $524,159 $0 $13,839,437
$288,123 $812,282 $0 $14,127,560
$284,963 $1,097,245 $0 $14,412,523
$263,797 $1,361,042 $0 $14,676,320
$287,729 $1,648,771 $0 $14,964,049
$277,811 $1,926,582 $0 $15,241,860
$287,334 $2,213,916 $0 $15,529,194
$277,556 $2,491,472 $0 $15,806,750
$286,544 $2,778,016 $0 $16,093,294
$287,071 $3,065,087 $0 $16,380,365
$277,811 $3,342,898 $0 $16,658,176
$284,172 $3,627,069 $0 $16,942,347
$274,111 $3,901,180 $0 $17,216,458
$281,662 $4,182,842 $0 $17,498,120
$279,809 $4,462,651 $0 $17,777,929
$265,344 $4,727,996 $0 $18,043,274
$282,191 $5,010,186 $0 $18,325,464
$269,757 $5,279,944 $0 $18,595,222
$272,101 $5,552,044 $0 $18,867,322
$262,419 $5,814,464 $0 $19,129,742
$139,957 $5,954,421 $0 $19,269,699
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