RV: LIQUIDACION DE CREDITO PROCESO EJECUTIVO 2017-00174

Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 04/12/2020 15:39
Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Itagui <j02cm palitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[I]J 2 archivos adjuntos (187 KB)
lig1.pdf; MEMORIAL .pdf;
Buenos tardes, reenvio memorial radicado 2017-00174, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

FLAVIO RAFAEL RAMIREZ GONZALES
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUI-ANTIOQUIA

Republica de Colombia

csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
. +57-4377-23-1
r& CAR 52 # 51-40 ED C.AM. P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIOQUIA

De: Recepcion Demandas - Antioquia - Itagui <demandasita@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 4 de diciembre de 2020 15:34

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO PROCESO EJECUTIVO 2017-00174

Hola Flavio, te reenvio para lo pertinente.

Cordialmente;

o MARTALIGIA SALAZAR CORREA
Rama Judicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

v iy - Consejo Superior de la Judicatura JUZGADOS DE ITAGUi-ANTIOQUIA
| Wit} m—— - — e
o=y Republica de Colombi:
tJ <L EXX csadjitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
i € +57-4377-23-11

& CAR 52 # 51-40 ED C.AM.I P.1TORRE-A ITAGUi ANTIOQUIA

De: Diana Cecilia Londofio Patifio <dclabogados@hotmail.com>

Enviado: viernes, 4 de diciembre de 2020 15:31

Para: Recepcion Demandas - Antioquia - Itagui <demandasita@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO PROCESO EJECUTIVO 2017-00174

En mi calidad de apoderada de la parte demandata me permito adjuntar liquidacion de credito
PROCESO: EJECUTIVO

DEMANDANTE BANCO DE BOGOTA

DEMANDADO NEVARDO ANTONIO MARIN OCHOA

RADICADO 2017-00174



Agradezco la colaboracion, felia

DIANA CECILIA LONDONO PATINO

Carrera 49 # 50-22 oficina 701 edificio Gran Colombia.
Teléfono 3043761977

Correo electrénico dclabogados @hotmail.com

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener
informacién legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional de este
documento por favor informenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Igualmente el uso indebido, revision
no autorizada, retencion, distribucion, divulgacion, reenvio, copia, impresion o reproduccion de este documento y/o sus
anexos, esta estrictamente prohibido y sancionado legalmente. Agradecemos su atencion. dclabogados @hotmail.com



Londorio Patirio y Asociados S.A.S

Sefores
JUZGADO 2° CIVIL MUNICIPAL

Itagui - Antioquia.

RADICADO: 2017-00174

PROCESO: EJECUTIVO.

DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA.

DEMANDADO: NEVARDO ANTONIO MARIN OCHOA

ASUNTO: LIQUIDACION DEL CREDITO.

DIANA CECILIA LONDONO PATINO, abogada en ejercicio, identificada con la C.C.
21.421.190 de Abejorral y portadora de la T.P. 117.342 del C.S. de la J., actuando
en mi calidad de apoderada judicial del BANCO DE BOGOTA S.A., me permito

adjuntar la liquidacion del crédito.

Atentamente,

Calle 51 # 48-9 Oficina 713 Edificio La Bastilla
Medellin — Antioquia
Telefax 5119246
Correo Electrdnico: dclabogados@hotmail.com



Londorio Patirio y Asociados S.A.S

IANA cmu.ﬁom@éz

.P. 117.342 del C.S. de la J.
CC. 21421190 de Abejorral

Calle 51 # 48-9 Oficina 713 Edificio La Bastilla
Medellin — Antioquia
Telefax 5119246
Correo Electrdnico: dclabogados@hotmail.com



LIQUIDACION DE CREDITO

Medellin
Deudor: NEVARDO ANTONIO MARIN OCHOA Deudor:
Obligacion: 254875354
Tasa efectiva anual pactada, a nominal >>>
Tasa nominal mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>> [Mdxima
CAPITAL: 5.185.239,00
VIGENCIA Brio. Cte. Méxima Autorizada TASA LIQUIDACION
DESDE HASTA T. Efectiva Efectiva Anual 1.5 |Nominal Mensual FINAL DIAS INTERESES
6-jun-18 30-jun-18 20,28% 30,42% 2,24% 2,24% 25 96.701,36
1-jul-18 31-jul-18 20,03% 30,05% 2,21% 2,21% 30 114.769,72
1-ago-18 31-ago-18 19,94% 29,91% 2,20% 2,20% 30 114.311,00
1-sep-18 30-sep-18 19,81% 29,72% 2,19% 2,19% 30 113.647,64
1-oct-18 31-oct-18 19,63% 29,45% 2,17% 2,17% 30 112.727,63
1-nov-18 30-nov-18 19,49% 29,24% 2,16% 2,16% 30 112.010,86
1-dic-18 31-dic-18 19,40% 29,10% 2,15% 2,15% 30 111.549,50
1-ene-19 31-ene-19 19,16% 28,74% 2,13% 2,13% 30 110.317,07
1-feb-19 28-feb-19 19,70% 29,55% 2,18% 2,18% 30 113.085,62
1-mar-19 31-mar-19 19,37% 29,06% 2,15% 2,15% 30 111.395,62
1-abr-19 30-abr-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 111.139,04
1-may-19 31-may-19 19,34% 29,01% 2,15% 2,15% 30 111.241,69
1-jun-19 30-jun-19 19,30% 28,95% 2,14% 2,14% 30 111.036,37
1-jul-19 31-jul-19 19,28% 28,92% 2,14% 2,14% 30 110.933,68
1-ago-19 31-ago-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 111.139,04
1-sep-19 30-sep-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 111.139,04
1-oct-19 31-oct-19 19,10% 28,65% 2,12% 2,12% 30 110.008,47
1-nov-19 30-nov-19 19,03% 28,55% 2,11% 2,11% 30 109.648,18
1-dic-19 31-dic-19 18,91% 28,37% 2,10% 2,10% 30 109.029,92
1-ene-20 31-ene-20 18,77% 28,16% 2,09% 2,09% 30 108.307,61
1-feb-20 29-feb-20 19,06% 28,59% 2,12% 2,12% 30 109.802,63
1-mar-20 31-mar-20 18,95% 28,43% 2,11% 2,11% 30 109.236,10
1-abr-20 30-abr-20 18,65% 27,98% 2,08% 2,08% 30 107.687,63
1-may-20 31-may-20 18,19% 27,29% 2,03% 2,03% 30 105.303,58
1-jun-20 30-jun-20 18,19% 27,29% 2,03% 2,03% 30 105.303,58
1-jul-20 31-jul-20 18,12% 27,18% 2,02% 2,02% 30 104.939,76
1-ago-20 31-ago-20 18,29% 27,44% 2,04% 2,04% 30 105.822,86
1-sep-20 30-sep-20 18,35% 27,53% 2,05% 2,05% 30 106.134,16
1-oct-20 31-oct-20 18,09% 27,14% 2,02% 2,02% 30 104.783,75
1-nov-20 30-nov-20 17,84% 26,76% 2,00% 2,00% 30 103.481,69
1-dic-20 31-dic-20 17,46% 26,19% 1,96% 1,96% 30 101.495,78
Total Intereses 895: 3.276.634,84
Capital 5.185.239,00
Intereses Moratorios a Jun -5-2018 1.946.799,44
Intereses Moratorios 3.276.634,84

TOTAL: CAPITAL+INTERESES: | $10.408.673,28




