17/6/2021 Correo: Juzgado 02 Civil Municipal - Boyaca - Chiquinquira - Outlook

Fwd: liquidacion de credito 2019-129

diana garcia cafion <abodianagarcia@gmail.com>
Vie 4/06/2021 4:28 PM

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Boyaca - Chiquinquira <j02cmpalochiquinquira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (241 KB)

liquidacion de credito proceso ejecutivo 2019-129 jem?2.pdf;

Cordial saludo, envio nuevamente liquidacion de crédito para que por favor le den tramite.
Agradezco su atencion.

—————————— Forwarded message ---------

De: diana garcia caflon <abodianagarcia@gmail.com>
Date: mar., 11 de mayo de 2021 4:25 p. m.

Subject: liquidacion de credito 2019-129

To: Juzgado 02 Civil Municipal - Boyaca - Chiquinquira
<j02cmpalochiquinquira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

cordial saludo, envio liquidacion de credito del proceso de la referencia.
favor dar acuse de recibido.

Diana Marcela Garcia Cainon
Abogada/ Esp. Derecho de Familia.
CEL. 3177211889.

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKAGIXMGEzNWQ3LTMONDgtNDJiMC050GIOLWVjNmI4OWZhNTIxNgAQAJ6AayUL6MRCIBIPmMIW 1iiw%3D 7
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Senor (A):

JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
CHIQUINQUIRA

E. S. D.

Ref: Liquidacion de crédito
Proceso ejecutivo nimero 2019-129.

Presento a su despacho liquidacién de crédito, ordenada en el auto de fecha 29 de abril de 2021,
Solicito sea surtido el tramite correspondiente y ordenado por el articulo 446 del C.G del P. y se
ordene el pago de los dineros retenidos a los demandados y ponerlos a favor de la suscrita toda vez
gue en el poder tengo facultad para recibir.
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2018 | ABR| 20480 | 1,71% |30,7% |2,56% | $5.000.000,00 | 27 | $ 76.800,00 $ 0,00 $ 5.076.800,00
2018 |MAY | 50 449% | 1,70% |30,7% | 2,56% | $5.000.000,00 | 31 | $ 88.005,56 $0,00 $ 5.164.805,56
2018 | JUN | 20 2805 | 1,69% |30,4% |2,54% | $5.000.000,00 | 30 | $ 84.500,00 $ 0,00 $ 5.249.305,56
2018 | JUL | 2003% | 1,67% |30,0% |2,50% | $5.000.000,00 | 31 | $86.240,28 $0,00 $ 5.335.545,83
2018 |AGO | 19049% | 1,66% |29,9% |2,49% | $5.000.000,00 | 31 | $85.852,78 $ 0,00 $5.421.398,61
2018 | SEP | 19.819% | 1,65% |29,7% |2,48% | $5.000.000,00 | 30 | $82.541,67 $0,00 $ 5.503.940,28
2018 | OCT | 1963% | 1,64% |29,4% |2,45% | $5.000.000,00 | 31 | $84.518,06 $0,00 $ 5.588.458,33
2018 INOV | 19499% | 1,62% |29,2% |2,44% | $5.000.000,00 | 30 | $81.208,33 $ 0,00 $ 5.669.666,67
2018 | DIC | 19,40% | 1,62% |29,1% |2,43% | $5.000.000,00 | 31 $83.527,78 $ 0,00 $5.753.194,44
2019 |ENE | 19,16% | 1,60% |28,7%|2,40% | $5.000.000,00 | 31 | $82.494,44 $ 0,00 $ 5.835.688,89
2019 | FEB | 19,70% | 1,64% |29,6% |2,46% | $5.000.000,00 | 28 | $76.611,11 $ 0,00 $ 5.912.300,00
2019 |MAR| 19,37% | 1,61% |29,1%|2,42% | $5.000.000,00 | 31 | $83.398,61 $ 0,00 $ 5.995.698,61

SUBTOTAL: INTERES CORRIENTE $995.698.61.
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2019 | ABR| 19,32% | 1,61% |29,0% |2,42% | $ 5.000.000,00 28 $ 0,00 $ 112.700,00 $5.112.700,00
2019 | MAY | 19,34% | 1,61% |29,0%|2,42% | $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $ 124.904,17 $5.237.604,17
2019 | JUN | 19.30% | 1,61% |29,0%|2,41% | $5.000.000,00 30 $ 0,00 $ 120.652,57 $ 5.358.256,74
2019 | JUL | 19,28% | 1,61% |28,9%|2,41%| $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $ 124.516,67 $5.482.773,41
2019 |AGO| 19,32% | 1,61% |29,0%|2,42% | $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $124.775,00 $5.607.548,41
2019 | SEP | 19,32% | 1,61% |29,0%|2,42% | $ 5.000.000,00 30 $ 0,00 $120.750,00 $5.728.298,41
2019 |OCT | 19,10% | 1,59% |28,7%|2,39% | $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $123.354,17 $5.851.652,57
2019 |[NOV| 19,03% | 1,59% |28,5% |2,38% | $ 5.000.000,00 30 $ 0,00 $118.937,50 $ 5.970.590,07
2019 | DIC | 18,91% | 1,58% |28,4%|2,36% | $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $122.127,08 $6.092.717,16
2020 | ENE | 18,77% | 1,56% |28,2%|2,35% | $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $121.222,92 $ 6.213.940,07
2020 | FEB | 19,06% | 1,59% |28,6% |2,38% | $ 5.000.000,00 29 $ 0,00 $115.154,17 $ 6.329.094,24
2020 |MAR| 18,95% | 1,58% |28,4% |2,37%| $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $ 122.385,42 $ 6.451.479,66
2020 | ABR| 18,69% | 1,56% |28,0% |2,34% | $5.000.000,00 30 $ 0,00 $ 116.765,30 $ 6.568.244,96
2020 | MAY | 18,19% | 1,52% |27,3% |2,27% | $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $117.477,08 $ 6.685.722,04
2020 | JUN | 18,12% | 1,51% |27,2% |2,27% | $ 5.000.000,00 30 $ 0,00 $ 113.250,00 $6.798.972,04
2020 | JUL | 18,12% | 1,51% |27,2% |2,27% | $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $117.025,00 $6.915.997,04
2020 | AGO| 18,29% | 1,52% |27,4%|2,29% | $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $118.113,68 $7.034.110,72
2020 | SEP | 18,35% | 1,53% |27,5% |2,29% | $ 5.000.000,00 30 $ 0,00 $ 114.687,50 $ 7.148.798,22
2020 |OCT| 18,09% | 1,51% |27,1% |2,26% | $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $116.912,93 $7.265.711,16
2020 |[NOV | 17,84% | 1,49% |26,8% |2,23% | $ 5.000.000,00 30 $ 0,00 $ 111.500,00 $7.377.211,16
2020 | DIC 17,46% | 1,46% |26,2% |2,18% | $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $112.762,50 $ 7.489.973,66
2021 | ENE| 17,32% | 1,44% |26,0%|2,17%| $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $111.858,33 $ 7.601.831,99
2021 | FEB | 17,54% | 1,46% |26,3%|2,19% | $ 5.000.000,00 28 $ 0,00 $ 102.316,67 $ 7.704.148,66
2021 |MAR| 17,41% | 1,45% |26,1%|2,18% | $ 5.000.000,00 31 $ 0,00 $112.439,58 $ 7.816.588,24
2021 | ABR| 17,54% | 1,46% |26,3%|2,19% | $ 5.000.000,00 30 $ 0,00 $ 109.625,00 $ 7.926.213,24
SUBTOTALES 5.000.000,00 $0,00 $0,00 $ 7.926.213,24

CAPITAL $5.000.000,00

INT.CORRIENTE
INT.MORATORIO

TOTAL CREDITO

$995.698.61
$2.926.213,00

$8.921.911,61
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Hasta el dia 30 de abril del afio 2021, el total del crédito asciende a la suma de ocho millones
novecientos veintidn mil novecientos once pesos con sesenta y un centavos. $8.921.911.61.

Atentamente:
DIANA MARCELA GARCIA CANON
CC.1.049.622.417 de Tunja

T.P.277.014 del CS de la J.



