26/6/23, 13:12 Correo: Juan Pablo Diaz Bonilla - Outlook

RV: RADICAC. 2021-115 AV VILLAS VS BREDIO ANDRES MARTINEZ R

Juzgado 02 Civil Municipal - Cauca - Popayan <j02cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 26/06/2023 11:26

Para:Juan Pablo Diaz Bonilla <jdiazbon@cendoj.ramajudicial.gov.co>

mj 1 archivos adjuntos (156 KB)
2021-115-7.pdf;

De: JURIDICO 5 MARTHA J MEJIA Ltda <juridico5@marthajmejia.com>

Enviado: lunes, 26 de junio de 2023 11:10 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Cauca - Popayan <j02cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: gerencia@marthajmejia.com <gerencia@marthajmejia.com>

Asunto: RADICAC. 2021-115 AV VILLAS VS BREDIO ANDRES MARTINEZ R

Seior
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYAN
J02cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO

DEMANDANTE : BANCO AV VILLAS

DEMANDADO : BREDIO ANDRES MARTINEZ ROJAS - CC 4617484
RADICACION 12021 - 115

ASUNTO: REMISION LIQUIDACION (ES) DE CREDITO

DIANA CATALINA OTERO GUZMAN, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la Cedula de
Ciudadania No. 1.144.043.088 de Cali, Abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 342.847
expedida por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de la parte
Demandante dentro del proceso de la referencia, con el presente escrito, comedidamente remito lo
siguiente:

Cordialmente,

Diana Catalina Otere Guzman

Coordinador juridico

juridice5 fimarthajmejia.com

Martha J Mejia A&A Ltda

Call Center (2) 4852318 — 8895271 EXT 8115
Santiage de Cali
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ABOGADOS & ASOCIADOS

Ed. Residencias Aristi

Cra 9 No 9-49 PISO 11

PBX: 889-52-71

E-mail: juridicoS@marthajmejia.com
Santiago de Cali — Valle del Cauca

Sefior
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYAN
JO0Z2cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO

DEMANDANTE  : BANCO AV VILLAS

DEMANDADO : BREDIO ANDRES MARTINEZ ROJAS — CC 4617484
RADICACION : 2021 - 115

ASUNTC: REMISION LIQUIDACION (ES) DE CREDITO

DIANA CATALINA OTERO GUZMAN, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con
la Cedula de Ciudadania No. 1.144.043.088 de Cali, Abogada en ejercicio con Tarjeta
Profesional No. 342.847 expedida por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura,
en mi calidad de apoderado de la parte Demandante dentro del proceso de la referencia,
con el presente escrito, comedidamente remito lo siguiente:

PRIMERO: Liquidacion del (los) crédito (s) No (s) 5229732002356872 emitida (s) por el
banco.

En razén a lo anterior respetuosamente solicito a su Sefioria seguir adelante con el
tramite procesal correspondiente.

Renuncio a término y ejecucion de auto de contenido favorabie.

Del sefior Juez Atentamente,

DIANA CATALINA OTERO GUZMAN
C.C. No. 1.144.043.088 De Cali.
T.P. No 342.847del C.S. de la J.

CHF -~V - 5338



De: Saul Enrique Mendez Moreno <mendezs@bancoavvillas.com.co>

Enviado el: viernes, 16 de junio de 2023 04:05 p.m.

Para: JURDICO MARTHA J MEJIA A&A Ltda

cc: juridico5@marthajmejia.com; gerencia@marthajmejia.com; Jose Andres Rodriguez
Miranda

Asunto: RE: LIQUIDACION DE CREDITO BREDIC ANDRES MARTINEZ ROJAS

Datos adjuntes: Liquidacion mes pesos BREDIC ANDRES MARTINEZ ROJAS.pdf
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programas antivirus, por lo cual consideramos se encuentra libres de virus o cualquier anomalia que pueda
afectar a terceros, sin embargo, el destinatario debe verificar con sus propias protecciones que ellos no estan

afectados por virus u otros defectos, en cuyo caso, el remitente no asume responsabilidad alguna por el recibo,
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Buen dia,

Adjunto liquidacion tc**6972** a partir de 17/03/2021 con el capital $47.861.638, con tasa méxima legal sin superar el
tope de usura, de acuerdo con el mandamiento de pago.

validar la informacion antes de presentar al juzgado y si se requiere realizar alguna modificacién por favor informar.

Cualquier informacion adicional, con gusto sera atendida.

Sall Enrique Méndez Moreno Gerencia Gestion y Normalizacion de Activos
Analista Seguimiento y Control  Vicepresidencia Analitica y Riesgos Financieros
mendezs@bancoavyillas.com.co : Tel: (60 1) 2419600 Ext 48328

. Banco AV Villas
Bogota, Colombia

Aviso Legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo del Banco AV Villas. Se encuentran dirigidos sélo para &l uso del destingtario al cual van
enviados. La reproduccion, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente 2 éste y puede serilegal, Si usted lo ha recibido per error, informencslo y efiminelo de su cormeo.
Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier oro tipo de dato contenide en este correo elestronico, no relacionados can la actividad del Banco AV Villas, se entenderan como persanales
y de ninguna manera son avaladas por &l Banco. Gracias.

De: JURDICO MARTHA J MEJIA A&A Ltda <juridico@marthajmejia.com>
Enviado el: jueves, 15 de junio de 2023 4:10 p. m.

Para: Saul Enrique Mendez Moreno <mendezs@bancoavvillas.com.co>
CC: juridico5@marthajmejia.com; gerencia@marthajmejia.com
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO BREDIO ANDRES MARTINEZ ROJAS



AL, @ aanco av vitas LIQUIDACION CREDITOS

OBLIGACION B T T L L LT L L LY Ty P 1 [ THULAR |

FECHA LIQUIDAGISN 16 de junio del 2023 | BREDI ANDRES MARTINEZ ROJAS |

FECHA DESDE 17 de marzo del 2021

CAPITAL ADEUDADO 47.661.638 DATOS UQUIDACION

TASA PACTADA 26,12% CAPITAL ADEUDADO 47,651,638

INTERESES MORA 20,460,038
DIAS A LIQUIDAR 821 TOTAL LIQUIDACIGN 77.121.676
MESES A LIQUIDAR 28
d FECHA tasa pactada mora Tasa Usura var {a) Tasa l\:‘iensual Dias Capital Interes de Mora
Aplicada

1| 31/03/2021 39,18% 26,10% 032021 26,12% 14 47.661.638 426,133
2| 30/04/2021 39,18% 25,97% | 042021 25,97% 30 47.661.638 912.059
3|  31/05/2021 39,18% 25,83% 052021 25,83% 31 47,651,638 939,203
4| 30/osf2021 35,18% 25,82% | 062021 2582% 30 47.651.638 508.302
5| 3i/07/2021 39,18% 25,77% 072021 35,77% 31 47 661638 937.234
[ 31/08/2021 39,18% 25,86%| 082021 25,86% 31 47.661.638 940.187
7| 30/0s/2021 39,18% 25,79%) 092021 25,79% 30 47.651.638 907.350
8 31/10/2021 39,18% 25,62% 102021 25,62% 31 47.561.638 932.309
sl 30/13/2021 39, 18% 25,81% 112021 25,91% 30 47.661.638 911157
10 31/33/2021 39,18% 26,100 122021 26,19% 31 47.661.638 950.997
11|  31/01/2022 35,18% 26,45% 012022 2648% 31 47.561.638 950,302
i2 28/02/2022 39,18% 27,45% 022022 27.45% 28 47.661.638 895.136
i3]  31/03/2022 39,18% 27,71%|032022 27,71% 31 47,661,638 1.000.457
14 30/04/2022 39,18% 28,58% 042022 28,58% 30 47.661.638 $95.003
15|  31/05/2022 39,18% 29,57% 052022 29,57% 30 A7 681,638 1.025.686
16| 30/06/2022 39,18% 30,60% 1062022 30,60% 30 47.651.638 1.057.332
17 31/07/2022 39,18% 31.82% 072022 31,924 31 a7.661.638 1.134.688
18| 31/08/2022 39,18% 33,32% (082022 33,32% 31 47.661,638 1,178.458
12 30/09/2022 39,18% 35,35% 092022 35,25% 30 47.661.638 1.197.677
20|  31/10/2022 39,18% 36,02%} 102022 36,929 31 47.661.638 1.289.107
21| 30/11/2022 39,18% 38,67%[112022 38,67% 30 47.651.628 1.298.063
22| 31A12/2022 38,18% 41,46%122022 39,18% 31 47.661.638 1.357.217
22| 31/01/2023 39,18% 43,26%012023 35,18% 31 47.661.628 1.357.217
2| 28/0/2023 39,18% 45,27% 1022023 35,18% 28 47.661.638 1.224.201
25|  31/03/2023 39,18% 46,26% 032023 30,18% 31 47.661.638 1.357.217
26 30/04/2023 39,18% 47,09%| 042023 30,18% 30 47.651.638 1.312.838
27  31/05/2023 39,18% 45,41% 052023 35,18% 31 47.661.638 1.357.217
28 16/06/2023 29,18% 44.64% 062023 39,18% 16 47.661.638 6395.740
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