10/4/24, 09:07 Correo: Juan Pablo Diaz Bonilla - Outlook

RV: Presentacién de Liquidacion de crédito Radicado: 19001-4003-002-2021-00493-00

Juzgado 02 Civil Municipal - Cauca - Popayan <j02cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 08/04/2024 8:36

Para:Juan Pablo Diaz Bonilla <jdiazbon@cendoj.ramajudicial.gov.co>

ﬂ]] 2 archivos adjuntos (108 KB)
RAMIRO CAICEDO LEDESMA.docx; WhatsApp Image 2024-04-03 at 3.47.33 PM.jpeg;

Cordialmente

MANUEL ANTONIO MAZABUEL MEDINA
Secretario.

De: giovanny gerardo castillo quifiones <giovacontabilidad@hotmail.com>

Enviado: viernes, 5 de abril de 2024 5:17 p. m.

Para: danielacordobal012@gmail.com <danielacordobal012@gmail.com>; Juzgado 02 Civil Municipal - Cauca -
Popayan <j02cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: Presentacion de Liquidacion de crédito Radicado: 19001-4003-002-2021-00493-00

No suele recibir correos electrénicos de giovacontabilidad@hotmail.com. Por qué esto es importante

Cordial saludo,

Estimada Dra le copio el correo que se envio al despacho para la entrega de los titulos,
ademas también le informo el numero de cuenta del despacho donde se debieron consignados
los titulos ellos manifiestan que no manejan ningun tipo de cédigos u otros digitos de cuenta
que solo es ese donde ustedes deben poner el numero de radicado completo del proceso para
lo pertinente 19001400300220210049300.

Por la atencion prestada muchas gracias.

GIOVANNY CASTILLO
ABOGADO Y CONTADOR PUBLICO TITULADO
ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL Y CONTRATACION ESTATAL

CEL 3012971443
"PRUEBA ELECTRONICA: AL RECIBIR EL ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE ESTA PERSONA, SE ENTENDER?? COMO ACEPTADO
Y SE RECEPCIONAR COMO DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA DEL USUARIO. (LEY 527 DEL 18/08/1999) RECONOCIMIENTO
JURIDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA ELECTRONICA A TRAVES DE LAS REDES TELEMATICAS"
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ABOGADOS & CONTADORES ASOCIADOS

GCH

GIOVANNY CASTILLO Q.

N

De: giovanny gerardo castillo quifiones <giovacontabilidad@hotmail.com>

Enviado: viernes, 5 de abril de 2024 2:45 p. m.

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Cauca - Popayan <j02cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Presentacion de Liquidacién de crédito Radicado: 19001-4003-002-2021-00493-00

Cordial saludo,
De manera muy atenta y respetuosa me permito presentar la liquidacion del crédito y la
solicitud de entrega de titulos que existan a mi favor.
Por la atencion prestada muchas gracias.
Demanda: EJECUTIVO
Radicado: 19001-4003-002-2021-00493-00
Demandante: GIOVANNY GERARDO CASTILLO
Demandada: RAMIRO CAICEDO LEDESMA
GIOVANNY CASTILLO
ABOGADO Y CONTADOR PUBLICO TITULADO
ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL Y CONTRATACION ESTATAL
, CEL 3012971443
"PRUEBA ELECTRONICA: AL RECIBIR EL ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE ESTA PERSONA, SE ENTENDER?? COMO ACEPTADO

Y SE RECEPCIONAR COMO DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA DEL USUARIO. (LEY 527 DEL 18/08/1999) RECONOCIMIENTO
JURIDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA ELECTRONICAA TRAVES DE LAS REDES TELEMATICAS"
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DEMANDANTE:

DEMANDADO:

PROCESO:

20210049300

RAMIRO CAICEDO LEDESMA

GIOVANNY GERARDO CASTILLO QUINONES

LIQUIDACION EFECTUADA DE ACUERDO A LO ORDENADO MEDIANTE A.l No. 1853
DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO:

CAPITAL:

90.000.000

INTERESES DE MORA DESDE 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 5 DE ABRIL DE

2024
INTERES INTERES
PERIODO CAPITAL MORATORIO | MORATORIO Dl\'n‘g'RiN M ;’;TA';';“‘IOS
ANUAL DIARIO
nov-18 90.000.000 29,24% 0,0703% 25 1.581.726
dic-18 90.000.000 29,10% 0,0700% 31 1.953.050
ene-19 90.000.000 28,74% 0,0692% 31 1.931.690
feb-19 90.000.000 29,55% 0,0710% 28 1.788.085
mar-19 90.000.000 29,06% 0,0699% 31 1.950.679
abr-19 90.000.000 28,98% 0,0697% 30 1.883.164
may-19 90.000.000 29,01% 0,0698% 31 1.947.715
jun-19 90.000.000 28,95% 0,0697% 30 1.881.442
jul-19 90.000.000 28,92% 0,0696% 31 1.942.377
ago-19 90.000.000 28,98% 0,0697% 31 1.945.936
sep-19 90.000.000 28,98% 0,0697% 30 1.883.164
oct-19 90.000.000 28,65% 0,0690% 31 1.926.341
nov-19 90.000.000 28,55% 0,0688% 30 1.858.445
dic-19 90.000.000 28,37% 0,0684% 31 1.909.675
ene-20 90.000.000 28,16% 0,0678% 31 1.891.669
feb-20 90.000.000 28,59% 0,0687% 29 1.793.806
mar-20 90.000.000 28,43% 0,0684% 31 1.908.020
abr-20 90.000.000 28,04% 0,0676% 30 1.824.020
may-20 90.000.000 27,29% 0,0660% 31 1.840.007
jun-20 90.000.000 27,18% 0,0657% 30 1.774.270
jul-20 90.000.000 27,18% 0,0657% 31 1.833.413
ago-20 90.000.000 27,44% 0,0663% 31 1.848.991
sep-20 90.000.000 27,53% 0,0665% 30 1.794.558
oct-20 90.000.000 27,14% 0,0656% 31 1.831.013
nov-20 90.000.000 26,76% 0,0648% 30 1.749.852




dic-20 90.000.000 26,19% 0,0636% 31 1.773.803
ene-21 90.000.000 25,98% 0,0631% 31 1.761.099
feb-21 90.000.000 26,31% 0,0638% 28 1.608.693
mar-21 90.000.000 26,12% 0,0634% 31 1.769.571
abr-21 90.000.000 25,97% 0,0631% 30 1.703.703
may-21 90.000.000 25,83% 0,0628% 31 1.752.011
jun-21 90.000.000 25,82% 0,0628% 30 1.694.908
jul-21 90.000.000 25,77% 0,0627% 31 1.748.373
ago-21 90.000.000 25,86% 0,0629% 31 1.753.830
sep-21 90.000.000 25,79% 0,0627% 30 1.693.148
oct-21 90.000.000 25,62% 0,0623% 31 1.739.271
nov-21 90.000.000 25,91% 0,0630% 30 1.700.186
dic-21 90.000.000 26,19% 0,0636% 31 1.773.803
ene-22 90.000.000 26,49% 0,0642% 31 1.791.916
feb-22 90.000.000 27,45% 0,0663% 28 1.670.597
mar-22 90.000.000 27,71% 0,0669% 31 1.865.135
abr-22 90.000.000 28,58% 0,0687% 30 1.855.088
may-22 90.000.000 29,57% 0,0708% 31 1.975.433
jun-22 90.000.000 30,60% 0,0730% 30 1.970.162
jul-22 90.000.000 31,92% 0,0757% 31 2.112.551
ago-22 90.000.000 33,32% 0,0786% 31 2.193.085
sep-22 90.000.000 35,25% 0,0825% 30 2.228.454
oct-22 90.000.000 36,92% 0,0859% 31 2.396.363
nov-22 90.000.000 38,67% 0,0894% 30 2.412.833
dic-22 90.000.000 41,46% 0,0948% 31 2.645.249
ene-23 90.000.000 43,26% 0,0983% 31 2.741.728
feb-23 90.000.000 45,27% 0,1021% 28 2.572.427
mar-23 90.000.000 46,26% 0,1039% 31 2.899.871
abr-23 90.000.000 47,09% 0,1055% 30 2.848.116
may-23 90.000.000 45,41% 0,1023% 31 2.855.395
jun-23 90.000.000 44,64% 0,1009% 30 2.724.078
jul-23 90.000.000 44,04% 0,0998% 31 2.783.161
ago-23 90.000.000 43,13% 0,0980% 31 2.734.801
sep-23 90.000.000 42,05% 0,0960% 30 2.590.652
oct-23 90.000.000 39,80% 0,0916% 31 2.555.183
nov-23 90.000.000 38,28% 0,0886% 30 2.392.038
dic-23 90.000.000 37,56% 0,0872% 31 2.431.942
ene-24 90.000.000 34,98% 0,0820% 31 2.287.490
feb-24 90.000.000 34,97% 0,0820% 28 2.065.610
mar-24 90.000.000 33,30% 0,0786% 31 2.191.941
abr-24 90.000.000 33,09% 0,0781% 5 351.599

133.088.405




RESUMEN LIQUIDACION PROYECTADA HASTA 5 DE ABRIL DE 2024

CAPITAL 90.000.000
INTERES 133.088.405
TOTAL 223.088.405
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CUENTA
BANCO AGRARIO
JUZGADO SEGUNDO CIViL MUNICIPAL

190012041002
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