10/4/24, 10:50 Correo: Juan Pablo Diaz Bonilla - Outlook

RV: APORTE DE LIQUIDACION DE CREDITO BANCO DE BOGOTA CONTRA EDWIN
GERARDO ALEGRIA MERA 2023-0832

Anyela Amaris Uribe Piamba <auribep@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 08/04/2024 17:50

Para:Juan Pablo Diaz Bonilla <jdiazbon@cendoj.ramajudicial.gov.co>

@J 2 archivos adjuntos (286 KB)
ESCRITO APORTE DE LIQUIDACION DE CREDITO.pdf; LIQUIDACION DE CREDITO.pdf;

Rama Judicial

@ Reptiblica de Colombia

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE POPAYAN

Memorial para proceso con sentencia.

Muchas gracias.

Anyela Amaris Uribe Piamba

Escribiente

De: Juzgado 02 Civil Municipal - Cauca - Popaydn <j02cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 4 de abril de 2024 18:47

Para: Anyela Amaris Uribe Piamba <auribep@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: APORTE DE LIQUIDACION DE CREDITO BANCO DE BOGOTA CONTRA EDWIN GERARDO ALEGRIA MERA

2023-0832

Cordialmente

MANUEL ANTONIO MAZABUEL MEDINA
Secretario.

De: Jimena Bedoya <jimenabedoya@collect.center>

Enviado: jueves, 4 de abril de 2024 8:17 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Cauca - Popaydn <j02cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: APORTE DE LIQUIDACION DE CREDITO BANCO DE BOGOTA CONTRA EDWIN GERARDO ALEGRIA MERA
2023-0832

DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA
https://outiook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGYyOWY3MTBmLTEOZmYtNGVINS04Y 2FkLTk4NjhiZikyMiZINQAQANFGOMAOUGFEVWXYZvDS28%...  1/2



10/4/24, 10:50 Correo: Juan Pablo Diaz Bonilla - Outlook

DEMANDADO: EDWIN GERARDO ALEGRIA MERA
RADICADO PROCESO: 2023-0832

JIMENA BEDOYA GOYES, mayor de edad y vecina de la ciudad de Pasto, identificada con cédula
de ciudadania No. 59.833.122 de Pasto, abogada titulada y en ejercicio, portadora de la Tarjeta
Profesional No. 111.300 del C. S. de la J., actuando en mi calidad de apoderada de la parte
demandante, adjunto liquidacion de crédito del proceso en referencia.

Esperando resolucién favorable a esta peticion, muchas gracias por su atencion y valiosa
colaboracion.

Cordialmente,

JIMENA BEDOYA GOYES
jimenabedoya@collect.center
C.C. No.59.833.122

T.P. No. 111.300 del C.S. de la ]

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGYyOWY3MTBmMLTEOZmYtNGVINS04Y 2FkLTk4NjhjZjkyMiZINQAQANFgOMAQuUqFErVWXYZvDS25%...  2/2



Sefor(a).

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL POPAYAN
E.S.D.

DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA
DEMANDADO: EDWIN GERARDO ALEGRIA MERA
REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO CON GARANTIA PERSONAL

RADICACION: 19001400300220230083200

JIMENA BEDOYA GOYES, mayor de edad y vecina de la ciudad de Pasto,
identificada con cedula de ciudadania No. 59.833.122 de Pasto, abogada titulada
y en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 111.300 del C. S. de la J.,
actuando en mi calidad de apoderada de la parte demandante, me permito aportar
a su despacho la liquidacion de crédito, correspondiente al crédito identificado con
el numero 754194017.

Esperando resolucion favorable a esta peticion me suscribo.

Atentamente.

00O

JIMENA BEDOYA GOYES.
C.C. No. 59.833.122 de Pasto.
T.P. No. 111.300 del C. S. de la J.

ELABORO: ANALUISAGUE



LIQUIDACION DE CREDITO

JUZGADO JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL POPAYAN
DEMANDANTE BANCO DE BOGOTA S.A
DEMANDADO EDWIN GERARDO ALEGRIA MERA
RADICACION 2023-0832
No. 754194017
OBLIGACION
LIQUIDACION DE CREDITO | CAPITAL |s 55.623.484,00
INTERESES
TASA DE
TOTAL INTERES
PERIODO SONEN | \,| TASADE INTERES CORRIENTE INTERES | =\ TORIO CALCULADO
DIAS ANUAL MORATORIO SOBRE EL CAPITAL
MENSUAL
12110/2023]  al| 31/10:2023] 20 1520/23 26,54% 2,831977% | $ 1.050.162,93
1/11/2023]  al] 30/11/2023] 30 1801/23 25,52% 2,737726% | $ 1.522.818,42
1/12/2023]  al] 31/12/2023] 31 2074/23 25,04% 2,693041% | $ 1.547.895,25
1/01/2024] _al| 31/01/2024] 31 2331/23 23,32% 2,531140% | $ 1.454.838,42
1/02/2024]  al| 29/02/2024] 29 | 0150124 23,31% 2,530190% | $ 1.360.467,31
1/03/2024]  al| 31/03/2024] 31 0400/24 22,20% 2,424184% | $ 1.393.362,76
1/04/2024] all 4/0412024] 4 |os98/2024 22.06% 2,410728% | $ 178.790,79
TOTAL DIAS 176
INTERESES CORRIENTES 8.353.157
TOTAL INTERESES MORATORIOS $ 8.508.335,86
TOTAL CAPITAL MAS INTERESES $ 72.484.976,86 |
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