22/7/2021 Correo: Juzgado 03 Civil Municipal - Huila - Neiva - Outlook

Fwd: Presentacion de la liquidacion del crédito. Rad. 41001400300320180081200.

NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES <notificacionesjudiciales@grupolian.com.co>
Mié 30/06/2021 1:23 PM

Para: Juzgado 03 Civil Municipal - Huila - Neiva <cmpl03nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (438 KB)
Presentacién de la liquidacion del crédito. RAD 41001400300320180081200.pdf;

---------- Forwarded message ---------

De: NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES <notificacionesjudiciales@liangroup.com.co>
Date: jue, 11 de mar. de 2021 a la(s) 08:17

Subject: Presentacion de la liquidacion del crédito. Rad. 41001400300320180081200.
To: Juzgado 03 Civil Municipal - Huila - Neiva <cmpl03nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Sefor
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA — HUILA
E.S.D.

Ref. Proceso ejecutivo promovido por BANCO BBVA contra COMERCIALIZADORA EL ORIENTE NEIVA
SAS Y ANA JEANET MALDONADO AVILA.
Rad. 41001400300320180081200.

Asunto. Presentacion de la liquidacion del crédito.

Cordialmente,

LINO ROJAS VARGAS

ABOGADO

Correo:
notificacionesjudiciales@liangroup.com.co
CEL: 3187557168

PBX: 3503100438

Calle 9 No. 7-59 Centro

Neiva — Huila

www.liangroup.com.co

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener informacion privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si
no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilizacién, divulgacion y/o copia sin autorizacion puede estar prohibida en virtud de la legislacion vigente. Si ha

recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y proceda a su destruccion.

Cordialmente,

LINO ROJAS VARGAS

ABOGADO

Correo:
notificacionesjudiciales@grupolian.com.co
CEL: 3187557168

PBX: 3009124200 - 3503100438

Calle 9 No. 7-59 Centro

Neiva — Huila

www.grupolian.com.co

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener informacion privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si
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LIAN

GRUPO EMPRESARIAL

Serior
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
E.S.D.

Ref. Proceso ejecutivo promovido por BANCO BBVA contra COMERCIALIZADORA EL
ORIENTE NEIVA SAS Y ANA JEANET MALDONADO AVILA.
Rad. 41001400300320180081200.

Asunto. Presentacion de la liquidacion del crédito.
Cordial saludo,
En mi condicion de apoderado judicial del FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A., dentro

del trdmite de la referencia, respetuosamente me permito allegar la liquidacién del crédito, en
concordancia al mandamiento de pago.

Agradeciendo de antemano la atencion prestada,

Cordialmente,

LINO ROJAS VARGAS
C.C 1.083.867.364 de Pitalito (H)
TP No. 207.866 C.S. de la J.

Anexo: (lo aludido)

©  Calle 9 N° 7 - 59 Centro Neiva (H). De conformidad al Acuerdo PCSJA2011567 del 05/06/2020, indico

@ Teléfono: 3187557168 - 3503100438 mi direccion de correo electrénico actualizada en el Registro

@ e f_f,"”“, i _@l' Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura
notificacionesjudiciales@liangroup.com.co

www.liangroup.com.cc



ESTADO DE CUENTA
SUBDIRECCION DE CART

ERA

Fondo Nacional de Garantias S.A

—-——”’ﬁ

No. Liquidacién 1 121346
Numero de crédito : 1000000100138
Identificacion : 9005161933
Nombre : COMERCIALIZADORA EL ORIENTE NEIVA S.A.S
Intermediario Financiero : BBVA
Fondo Administrador : FRG TOLIMA
Oficina : NEIVA
DATOS INICIALES DEL CREDITO
Valor desembolsado . $ 18.750.000 Fecha desembolso  : 15/07/2019
Saldo Capital $ 18.750.000
DATOS DE LIQUIDACION
Fecha liquidacion 1 23/02/2021 Tasa de mora : Maxima Legal
Concepto liquidacion : JUZGADO Fecha ultimo pago : 15/07/2019
DATOS DEUDA
Saldo capital 18.750.000
Intereses corrientes 0
Intereses diferidos 0
Intereses mora 7.478.364
Honorarios 0
Gastos judiciales 0
Rebaja intereses mora L 0%: 0
Total deuda 26.228.364
DATOS PARA EL PAGO

Entidad: Bancolombia \ Cuenta convenio: 53821 Referencia: 9005161933

También puedes realizar sus pagos a través del boton PSE, ingresando

al sitio web www.fng.gov.co

S

Fondo Nacional de Garantias - PBX - (1)3239000 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-mail: servicio.cliente@fng.gov.co

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN

SUJETOS A VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS

Fecha de Impresion. 23/02/2021

NIT. 860402272-2 - CALLE 26A No. 13 - 97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR
Pagina 1

DE ABOGADOS"

TEQUENDAMA - BOGOTA




ESTADO DE CUENTA
SUBDIRECCION DE CARTERA

No. Liquidacién 1 121346

Numero de crédito : 1000000100138

Identificacion : 9005161933

Nombre : COMERCIALIZADORA EL ORIENTE NEIVA S.A.S
Intermediario Financiero : BBVA

Fondo Administrador . FRG TOLIMA

Oficina . NEIVA

DATOS INICIALES DEL CREDITO
Saldo de Capital : 18.750.000 Fecha ultimo pago : 15/07/2019

DETALLE INTERESES MORATORIOS POR MES

DESDE HASTA TASA VALOR MORA
15/07/2019 1/08/2019 25,67% 224.199
1/08/2019 1/09/2019 25,72% 409.590
1/09/2019 1/10/2019 25,72% 396.377
1/10/2019 1/11/2019 25,46% 405.423
1/11/2019 1/12/2019 25,38% 391.060
1/12/2019 1/01/2020 25,23% 401.817
1/01/2020 1/02/2020 25,07% 399.155
1/02/2020 1/03/2020 25,41% 378.557
1/03/2020 1/04/2020 25,28% 402.577
1/04/2020 1/05/2020 24,97% 384.805
1/05/2020 1/06/2020 24,37% 388.084
1/06/2020 1/07/2020 24,29% 374.268
1/07/2020 1/08/2020 24,29% 386.743
1/08/2020 1/09/2020 24,49% 389.998
1/09/2020 1/10/2020 24,56% 378.527
1/10/2020 1/11/2020 24,25% 386.168
1/11/2020 1/12/2020 23,95% 369.067
1/12/2020 1/01/2021 23,49% 374.051
1/01/2021 1/02/2021 23,32% 371.347
1/02/2021 23/02/2021 23,59% 266.551

DATOS PARA EL PAGO

Entidad: Bancolombia ‘ Cuenta convenio: 53821 Referencia: 9005161933

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN
SUJETOS A VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"
Fecha de Impresion. 23/02/2021
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