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Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cartago
<j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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Para: Luz Marina Noreña Marin <lnorenam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (361 KB)
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Juzgado	Primero	Civil	Municipal	de	Cartago,	Valle	del	Cauca.

Cualquier	solicitud	o	memorial	enviarla	siempre	al	correo:	j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co

Quienes	deseen	comunicarse	directamente	con	la	secretaria	del	Juzgado,	podrán	llamar	al
teléfono	(2)	2140637

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este

correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el

destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas

las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos

adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede

guardarlo como un archivo digital. 

De: Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cartago <j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 2 de mayo de 2023 13:31
Para: Camel Yesid Sanchez Ramirez <csancher@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Actualización liquidación del crédito Radicado: 2019-00369-00
 

Juzgado	Primero	Civil	Municipal	de	Cartago,	Valle	del	Cauca.

Cualquier	solicitud	o	memorial	enviarla	siempre	al	correo:	j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co

Quienes	deseen	comunicarse	directamente	con	la	secretaria	del	Juzgado,	podrán	llamar	al
teléfono	(2)	2140637

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este

correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el

destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas

las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos

adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede

guardarlo como un archivo digital. 



De: Ges�on Documental <ges�ondocumentaldelrio@gmail.com>
Enviado: martes, 2 de mayo de 2023 11:35
Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cartago <j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Actualización liquidación del crédito Radicado: 2019-00369-00
 
Cordial saludo
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
E.S.D
 

 
Referencia: Actualización liquidación del crédito
Radicado: 2019-00369-00

Por medio del presente allegó liquidación del crédito para los fines pertinentes

--
Cordialmente;
LUIS CARLOS DEL RIO PARRA
CC. No. 1.112.770.125 de Cartago (V) 
T.P. No. 305136 de la J. 

Calle 13 Nro. 3 – 41   Cartago, Valle del Cauca.   
Teléfonos: 316 6984933 
delriorojasasociados@gmail.com; ges�ondocumentaldelrio@gmail.com;
ges�ondocumentaldelrio@outlook.com

mailto:delriorojasasociados@gmail.com
mailto:gestiondocumentaldelrio@gmail.com
mailto:gestiondocumentaldelrio@outlook.com


 

DEL RIO ROJAS & ASOCIADOS S.A.S 
 Calle 13 No. 3-41 de Cartago. Celulares: 316 698 4933 - 3227016726 

Email: gestiondocumentaldelrio@gmail.com   

Entidad judicial  

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO 

E.S.D 

 

 

Referencia: Actualización liquidación del crédito  

Radicado: 2019-00369-00 

 

LUIS CARLOS DEL RIO PARRA, mayor de edad, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No. 1.112.770.125 de Cartago, Valle del Cauca, y portador de la T.P. 

No. 305.136 del C. S. de la J., actuando en nombre y representación de la Sra. 

ANA ROSILIA USMA MONCADA, también mayor de edad, identificada con la 

Cédula de Ciudadanía Nro. 24.954.377 de Pereira, Risaralda; por medio del 

presente allego la liquidación del crédito del presente proceso, en los siguientes 

términos: 

• Liquidación del crédito a corte 02 de noviembre de 2021, por un valor de 

($7.625.000) m/cte, aprobada por medio del Auto No. 75 del 13 de enero 

de 2022.  

 

• Actualización liquidación del crédito 

 

•  Intereses desde el 03 de noviembre de 2021 a corte de 30 de abril 

de 2023.  

Fechas Interés Capital Días Liquidación 

3-nov-21 30-nov-21 1.5% $ 5.000.000,00 28 $ 70.000,00 

1-dic-21 31-dic-21 1.5% $ 5.000.000,00 31 $ 77.500,00 

1-ene-22 31-ene-22 1.5% $ 5.000.000,00 31 $ 77.500,00 

1-feb-22 28-feb-22 1.5% $ 5.000.000,00 28 $ 70.000,00 

1-mar-22 31-mar-22 1.5% $ 5.000.000,00 31 $ 77.500,00 

1-abr-22 30-abr-22 1.5% $ 5.000.000,00 30 $ 75.000,00 

1-may-22 31-may-22 1.5% $ 5.000.000,00 31 $ 77.500,00 

1-may-22 31-may-22 1.5% $ 5.000.000,00 31 $ 77.500,00 

1-jun-22 30-jun-22 1.5% $ 5.000.000,00 30 $ 75.000,00 

1-jul-22 31-jul-22 1.5% $ 5.000.000,00 31 $ 77.500,00 

1-ago-22 31-ago-22 1.5% $ 5.000.000,00 31 $ 77.500,00 
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DEL RIO ROJAS & ASOCIADOS S.A.S 
 Calle 13 No. 3-41 de Cartago. Celulares: 316 698 4933 - 3227016726 

Email: gestiondocumentaldelrio@gmail.com   

1-sep-22 30-sep-22 1.5% $ 5.000.000,00 30 $ 75.000,00 

1-oct-22 31-oct-22 1.5% $ 5.000.000,00 31 $ 77.500,00 

1-nov-22 30-nov-22 1.5% $ 5.000.000,00 30 $ 75.000,00 

1-dic-12 31-dic-22 1.5% $ 5.000.000,00 31 $ 77.500,00 

1-ene-23 31-ene-23 1.5% $ 5.000.000,00 31 $ 77.500,00 

1-feb-23 28-feb-23 1.5% $ 5.000.000,00 28 $ 70.000,00 

1-mar-23 31-mar-23 1.5% $ 5.000.000,00 31 $ 77.500,00 

1-abr-23 28-abr-23 1.5% $ 5.000.000,00 30 $ 75.000,00 

total  $ 1.437.500,00 

 

 

Total, adeudado; 

 

Costas $ 465.450,00 

Capital  $ 5.000.000,00 

Intereses del 01-01-2019 al 02-11-2021 $ 2.625.000,00 

Intereses del 03-11-2021al 30-04-2023 $ 1.437.500,00 

Total liquidación  $ 9.527.950,00 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

LUIS CARLOS DEL RIO PARRA 

C.C 1.112.770.125 de Cartago (V) 

T.P. 305.136 del C.S.J 

 

mailto:gestiondocumentaldelrio@gmail.com

