RV: LIQUIDACION DE CREDITO RAD. 2020-00416

Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cartago
<j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 23/02/2023 5:24 PM

Para: Luz Marina Norefia Marin <Inorenam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago, Valle del Cauca.

Cualquier solicitud o memorial enviarla siempre al correo: j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co

Quienes deseen comunicarse directamente con la secretaria del Juzgado, podrdn llamar al
teléfono (2) 2140637

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico contiene informacion de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este
correo y lo recibio por error comuniquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podra usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas
las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la informacion de este mensaje, sus documentos y/o archivos
adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede

guardarlo como un archivo digital.

De: Yamileth Hernandez <yaherflo25@gmail.com>

Enviado: jueves, 23 de febrero de 2023 3:04 p. m.

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cartago <j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: LIQUIDACION DE CREDITO RAD. 2020-00416

Sefor
JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
E.S.D

REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DTE: FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES

EXITO “PRESENTE”
DDO: JUAN GABRIEL OCAMPO MARIN
C.C.1.112.764.385

RAD: 2020 - 00416

Buenas tardes, en mi calidad de apoderada judicial de la parte actora
dentro del proceso en referencia, y dando alcance al correo del juzgado,
aportd memorial adjuntando la correspondiente liquidacion del crédito.

Cordialmente,

Yamileth Hernandez Florez



Cel. 312-8226169

El vie, 27 ene 2023 a la(s) 17:06, Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cartago
(j0Tcmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribio:

Yamileth Hernandez Florez

Calle 1 No.12-A-21 San Antonio Cali

Cel. 312-822-6169

Cordial saludo,

Revisado el memorial recibido como un documento adjunto, se
evidencia que no se aporto e la liquidacion del crédito a la cual hace
mencion, por favor revise su correo, y aporte la liquidacion de crédito
correspondiente.

Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago, Valle del Cauca.

Cualquier solicitud o memorial enviarla siempre al correo: j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co

Quienes deseen comunicarse directamente con la secretaria del Juzgado, podrdn llamar al
teléfono (2) 2140637

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico contiene informacion de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este

correo y lo recibioé por error comuniquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el

destinatario, no podrd usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y
todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la informacion de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde

que puede guardarlo como un archivo digital.

De: Yamileth Hernandez <yaherflo25@gmail.com>

Enviado: martes, 24 de enero de 2023 4:30 p. m.

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cartago <j0lcmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO RAD. 2020-00416

Sefior
JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
E.S.D

REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DTE: FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES
EXITO “PRESENTE”

DDO: JUAN GABRIEL OCAMPO MARIN
C.C. 1.112.764.385

RAD: 2020 - 00416


mailto:j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:yaherflo25@gmail.com
mailto:j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co

Buenas tardes, en mi calidad de apoderada judicial de la parte actora
dentro del proceso en referencia, en archivo adjunto envio memorial
aportando la laliquidacion del credito.

Cordialmente,

Yamileth Hernandez Florez
Calle 1 No.12-A-21 San Antonio Cali
Cel. 312-822-6169

Remitente notificado con
Mailtrack

Yamileth Hernandez Florez
Calle 1 No.12-A-21 San Antonio Cali
Cel. 312-822-6169


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality11%26&data=05%7C01%7Cj01cmcartago%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C6f74758c33604810f52808db15d9346d%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638127794873638139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W7rZkrDhvOMF8TpLElbT0LpesUfpnqJuOd%2BJRvxUtyQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality11%26&data=05%7C01%7Cj01cmcartago%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C6f74758c33604810f52808db15d9346d%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638127794873638139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W7rZkrDhvOMF8TpLElbT0LpesUfpnqJuOd%2BJRvxUtyQ%3D&reserved=0

YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ

ABOGADA TITULADA UNIVERSIDAD LIBRE

Sefor
JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
E.S.D

REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DTE: FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES EXITO “PRESENTE”
DDO: JUAN GABRIEL OCAMPO MARIN

C.C.1.112.764.385

RAD: 2020 - 00416

YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ, mayor de edad, vecina y residente de la ciudad
de Cali, identificada con la cédula de ciudadania No. 66.901.509 de Cali, abogada
titulada con tarjeta profesional N0.212.772 del Consejo Superior de la Judicatura,
obrando como apoderada judicial de la parte demandante dentro del proceso en
referencia y dando cumplimiento a lo ordenado por el despacho mediante Auto que
ordeno seguir adelante con la ejecucién, me permito aportar la LIQUIDACION DEL
CREDITO a corte diciembre 07 de 2022, expedida por la entidad demandante.

Del Sr. Juez atentamente,

wwa \%@? |

YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ
C.C. N0.66.901.509 de Cali
T.P. No. 212.772 C.S.J.

Calle 1 No.12-A-21 Puerta 1
Teléfono (2) 880 03 25 - 312-8226169
E — mail: yaherflo25@hotmail.com
Santiago de Cali - Colombia


mailto:yaherflo25@hotmail.com

. presente

Fondo de Empleados Grupo Exito

Envigado, 07 de diciembre de 2022

Titular:  OCAMPO MARIN JUAN GABRIEL
Cedula: 1112764385

Mora desde: diciembre 05 de 2020
Tasa pactada en el pagaré: 22%NA

Saldo de la obligacion a diciembre 05 de 2020

Capital: $413.107
Intereses corrientes: $72.146
Intereses por mora*: $0

Total: $485.253

Saldo de la obligacion a diciembre 07 de 2022

Capital: $413.107
Intereses corrientes: $72.146

Intereses por mora*: $206.052
Total: $691.305

*intereses liquidados a la tasa maxima legal permitida, ver tabla anexa.

Cordialmente,

(S
—

Carlos Esteban Garcia Camargo
Analista de cartera



R

oresente

Fondo de Empleados Grupo Exito

Int.
Fecha de . . . Int. De Abono Abono Int. Abono Int. [Abono Total Capital Remunera Int. Mora Saldo total
Concepto T. Int. Mora |Dias liq Capital Int. Mora . remunerat despues de [torio despues de [despues de
corte plazo capital . Mora seguro abono
orio abono despues |abono abono
de abono

Inicio demanda| 5/12/2020 413.107 72.146 - - 413.107 72.146 - 485.253
Cierre mes 31/12/2020 26,19% 26 413.107 72.146 6.999 - - - - 413.107 72.146 6.999 492.252
Cierre mes 31/01/2021 25,98% 30 413.107 72.146 15.027 - - - - 413.107 72.146 15.027 500.280
Cierre mes 28/02/2021 26,31% 27 413.107 72.146 22.327 - - - - 413.107 72.146 22.327 507.580
Cierre mes 31/03/2021 26,12% 30 413.107 72.146 30.394 - - - - 413.107 72.146 30.394 515.647
Cierre mes 30/04/2021 25,97% 29 413.107 72.146 38.149 - - - - 413.107 72.146 38.149 523.402
Cierre mes 31/05/2021 25,83% 30 413.107 72.146 46.135 - - - - 413.107 72.146 46.135 531.388
Cierre mes 30/06/2021 25,82% 29 413.107 72.146 53.849 - - - - 413.107 72.146 53.849 539.102
Cierre mes 31/07/2021 25,77% 30 413.107 72.146 61.818 - - - - 413.107 72.146 61.818 547.071
Cierre mes 31/08/2021 25,86% 30 413.107 72.146 69.812 - - - - 413.107 72.146 69.812 555.065
Cierre mes 30/09/2021 25,79% 29 413.107 72.146 77.519 - - - - 413.107 72.146 77.519 562.772
Cierre mes 31/10/2021 25,62% 30 413.107 72.146 85.446 - - - - 413.107 72.146 85.446 570.699
Cierre mes 30/11/2021 25,91% 29 413.107 72.146 93.185 - - - - 413.107 72.146 93.185 578.438
Cierre mes 31/12/2021 26,19% 30 413.107 72.146 101.271 - - - - 413.107 72.146 101.271 586.524
Cierre mes 31/01/2022 26,49% 30 413.107 72.146 109.441 - - - - 413.107 72.146 109.441 594.694
Cierre mes 28/02/2022 27,45% 27 413.107 72.146 117.024 - - - - 413.107 72.146 117.024 602.277
Cierre mes 31/03/2022 27,71% 30 413.107 72.146 125.531 - - - - 413.107 72.146 125.531 610.784
Cierre mes 30/04/2022 28,58% 29 413.107 72.146 133.982 - - - - 413.107 72.146 133.982 619.235
Cierre mes 31/05/2022 29,57% 30 413.107 72.146 142.997 - - - - 413.107 72.146 142.997 628.250
Cierre mes 30/06/2022 30,06% 29 413.107 72.146 151.836 - - - - 413.107 72.146 151.836 637.089
Cierre mes 31/07/2022 31,92% 30 413.107 72.146 161.484 - - - - 413.107 72.146 161.484 646.737
Cierre mes 31/08/2022 33,32% 30 413.107 72.146 171.504 - - - - 413.107 72.146 171.504 656.757
Cierre mes 30/09/2022 35,25% 29 413.107 72.146 181.675 - - - - 413.107 72.146 181.675 666.928
Cierre mes 31/10/2022 36,92% 30 413.107 72.146 192.636 - - - - 413.107 72.146 192.636 677.889
Cierre mes 30/11/2022 38,67% 29 413.107 72.146 203.660 - - - - 413.107 72.146 203.660 688.913
Saldo demanda| 7/12/2022 41,40% 6 413.107 72.146 206.052 - - - - 413.107 72.146 206.052 691.305




