RV: LIQUIDACION DEL CREDITO

constanza caicedo jimenez <connie-612@hotmail.com>
Mié 06/04/2022 9:36
Para: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Palmira <j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

PROCESO: EJECUTIVO CON GARANTIA REAL

DEMANDANTE: JOSE ALEX CASTANO OSORIO

DEMANDADOS: CARLOS ALBERTO MONTOYA MEDINA'Y OTRAS
RADICADO: 2021-00276

Buen dia, envio liquidacion del crédito, teniendo en cuenta mandamiento de pago No. 1520 del 30 de
agosto de 2.021, el cual se encuentra debidamente ejecutoriado. Favor acusar recibo.

Atentamente,

CONSTANZA CAICEDO JIMENEZ
C.C No. 29.305.169

T/P No. 138.630 C.S. J.

De: constanza caicedo jimenez <connie-612@hotmail.com>
Enviado: martes, 5 de abril de 2022 10:55 p. m.

Para: constanza caicedo jimenez <connie-612@hotmail.com>
Asunto: RV: LIQUIDACION DEL CREDITO

De: constanza caicedo jimenez <connie-612@hotmail.com>
Enviado: martes, 5 de abril de 2022 10:52 p. m.

Para: Constanza Caicedo <connie-612@hotmail.com>
Asunto: RV: LIQUIDACION DEL CREDITO

De: orlando vergara rojas <ovrconsultores@hotmail.com>
Enviado: martes, 5 de abril de 2022 5:56 p. m.

Para: connie-612@hotmail.com <connie-612@hotmail.com>
Asunto: LIQUIDACION DEL CREDITO

DRI ANDD VERGARA ROJAS




Dra. Constanza Caicedo Jiménez

Al)ogacla
Palmira, abril 05 de 2022
Sefor
JUEZ CIVIL QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
E. S. D.
Ref. Proceso : Ejecutivo con Garantia Real
Dte : JOSE ALEX CASTANO OSORIO
Demandados : CARLOS ALBERTO MONTOYA MEDINA y Otros
Radicacion 2021-00276

CONSTANZA CAICEDO JIMENEZ de notas conocidas, en mi calidad de
apoderada judicial de la parte actora dentro del caso de la referencia, en
concordancia con el art. 446 del C.G.P presento la Liquidacion del Crédito,
teniendo en cuenta el Mandamiento de Pago el cual se encuentra debidamente
ejecutoriado, en los siguientes términos:

INTERESES DURANTE EL PLAZO

CAPITAL INT. BANCARIO VIGENCIA VALOR MENSUAL
EFEC. ANUAL
$50.000.000.00 34.18% 06-07-2020 $1.424.150.00
$50.000.000.00 34.18% 06-08-2020 $1.424.150.00
$50.000.000.00 34.18% 06-09-2020 $1.424.150.00
$50.000.000.00 34.18% 06-10-2020 $1.424.150.00
$50.000.000.00 34.18% 06-11-2020 $1.424.150.00
$50.000.000.00 34.18% 06-12-2020 $1.424.150.00
$50.000.000.00 34.18% 06-01-2020 $1.424.150.00
$50.000.000.00 34.18% 06-02-2021 $1.424.150.00
$50.000.000.00 34.18% 06-03-2021 $1.424.150.00

TOTAL INTERESES DURANTE EL PLAZO $12.817.350.00

Calle N° 66 N° 28-110 Palmira (V).
Cel. 310-7359387



Dra. Constanza Caicedo Jiménez

Al)ogacla
INTERESES MORATORIOS
CAPITAL
VALOR | $ 50.000.000,00
TIEMPO DE MORA
FECHA DE INICIO 07-mar-21 |
DIAS 23
TASA EFECTIVA 28,74
FECHA DE CORTE 06-abr-22 |
DIAS -24
TASA EFECTIVA 28,74
TIEMPO DE MORA 389
TASA PACTADA 2,17
PRIMER MES DE MORA

ABONOS
FECHA ABONO
INTERESES PENDIENTES $ 0,00
ABONOS A CAPITAL $0,00
SALDO CAPITAL $0,00
INTERES (ANT. AB.) $ 0,00
INTERES (POST. AB.) $ 0,00
TASA NOMINAL 2,13

$
INTERESES 816.500,00

RESUMEN FINAL
TOTAL MORA $ 13.809.500
INTERESES ABONADOS $0
ABONO CAPITAL $0
TOTAL ABONOS $0
SALDO CAPITAL $ 50.000.000
SALDO INTERESES $ 13.809.500
DEUDA TOTAL $ 63.809.500
CAPITAL INTERESES DE INTERESES TOTAL
PLAZO MORATORIOS ADEUDADO
$50.000.000.00 $12.817.350.00 $ 13.809.500 $76.626.850.00

Son: SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($76.626.850.00) M/C.

En los siguientes términos presento al despacho la liquidacién del crédito,
esperando la debida aprobacion, para asi continuar con el tramite respectivo
dentro del caso sub-lite.

Calle N° 66 N° 28-110 Palmira (V).
Cel. 310-7359387



Dra. Constanza Caicedo Jiménez

e Abogada

Del Sefor Juez,
Atentamente.
CONSTANZA CAICEDO JIMENEZ

C.C # 29.305.169
T.P # 138.630 del C.S de la Judicatura.

Calle N° 66 N° 28-110 Palmira (V).
Cel. 310-7359387



