11/12/23, 15:20 Correo: Juzgado 04 Pequefias Causas Competencia Multiple - Cundinamarca - Soacha - Outlook

RE: APORTO LIQUIDACION DEL CREDITO_25754418900520220025100_RCl

Juzgado 04 Pequenas Causas Competencia Multiple - Cundinamarca - Soacha
<j04pccmsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 11/12/2023 15:20

Para:carolina.abello911@aecsa.co <carolina.abello911@aecsa.co>;monica.soto714@aecsa.co <monica.soto714@aecsa.co>
Acuso recibido del memorial en la fecha, en consecuencia, se revisara para
darle el tramite que corresponda, esto en el respectivo término

judicial (DiAS HABILES DENTRO DEL HORARIO DE 7:30 AM A 04:00PM).

De: Juzgado 03 Civil Municipal - Cundinamarca - Soacha <j03cmpalsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 7 de diciembre de 2023 15:04

Para: Juzgado 04 Pequefias Causas Competencia Multiple - Cundinamarca - Soacha
<j04pccmsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: APORTO LIQUIDACION DEL CREDITO_25754418900520220025100_RCl

REDIRECCIONO POR SER DE SU COMPETENCIA.
Cordialmente,

Juzgado 3ro Civil Municipal de Soacha — Cundinamarca
Transversal 12 No. 34 A — 18 Barrio Rincon de Santafé
Correo Memoriales aperezba@cendoj.ramajudicial.gov.co

De:

Enviado: jueves, 7 de diciembre de 2023 15:00

Para: Juzgado 03 Civil Municipal - Cundinamarca - Soacha <j03cmpalsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Monica Soto714 <monica.soto714@aecsa.co>

Asunto: APORTO LIQUIDACION DEL CREDITO_25754418900520220025100_RCI

SENOR

JUZGADO 004 DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE SOACHA
j03cmpalsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D

REFERENCIA:  PROCESO EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE:  RCI COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO
DEMANDADO:  JOHANNA CATALINA PARRA GALEANO CC 53077357
RADICACION:  25754418900520220025100

ASUNTO: APORTO LIQUIDACION DEL CREDITO

Por medio del presente y de conformidad con la ley 2213 de 13 de junio
2022 emitido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se adopta y
establece la vigencia permanente las normas contenidas en el decreto 806
de 2020, me permito radicar el memorial del asunto para que sea
archivado dentro del expediente y se le dé el tramite correspondiente.
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De igual manera me permito manifestarle que ese correo es Unicamente de
salida, por lo tanto, para efectos de recibir notificaciones solicito
respetuosamente se remitan a los correos: carolina.abello911@aecsa.co,
monica.soto714@aecsa.co

CAROLINA ABELLO OTALORA
Apoderada Parte Demandante
C.C. 22.461.911 de Barranquilla.
T.P. No. 129.978 del C. S. de la J.

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que est€ limpio.
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SENOR
JUZGADO 004 DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE SOACHA
j03cmpalsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: RCI COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO
DEMANDADO: JOHANNA CATALINA PARRA GALEANO CC 53077357
RADICACION: 25754418900520220025100

ASUNTO: APORTO LIQUIDACION DEL CREDITO

CAROLINA ABELLO OTALORA, mayor de edad, abogada en ejercicio e identificada civil y
profesionalmente como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de apoderada de la parte actora
dentro del proceso de la referencia, de la manera mas atenta y por mediodel presente escrito me
permito allegar la LIQUIDACION DEL CREDITO de conformidadcon lo establecido en el articulo 446
del Codigo General del Proceso, la cual asciende a la suma de VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTI SEIS PESOS ($ 24.184.526) M/CTE.

RESUMEN DE LIQUIDACION
DEMANDADO JOHANNAGiALEiI_l\III(\;A PARRA
No DE PAGARE 1000552084
FECHA DE LIQUIDACION 7/12/2023
INTERESES DE MORA $9.594.777,56
CAPITAL $ 14.589.748,00
TOTAL LIQUIDACION $ 24.184.525,56

Ast las cosas, sirvase Sefor Juez impartirle su aprobacion en los términos del Art. 446 del C.G.P.

Del Senor Juez,

Comedidamente

P

CAROLINA ABELLO OTALORA
C.C. N0 22.461.911 de Barranquilla

T.P No 129.978 del C. S de la J.
Ménica S. 07/12/2023 C-430 sing
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LIQUIDACION DE CREDITO PAGARE N° 1000552084

VIGENCIA INTERES MORA LIQUIDACION
RESOLUCION CAPITAL DIAS INTERESES
DESDE HASTA ANUAL MENSUAL MORATORIOS
1215 8-ene-21 31-ene-21 17,32 1,44 $14.589.748,00 23 $ 161.443,67
064 1-feb-21 28-feb-21 17,54 1,46 $14.589.748,00 28 $ 199.036,58
0161 1-mar-21 31-mar-21 17,41 1,45 $14.589.748,00 31 $ 218.728,69
0305 1-abr-21 30-abr-21 17,31 1,44 $14.589.748,00 30 $ 210.457,11
0407 1-may-21 31-may-21 17,22 1,44 $14.589.748,00 31 $ 216.341,65
0509 1-jun-21 30-jun-21 17,21 1,43 $14.589.748,00 30 $ 209.241,30
0622 1-jul-21 31-jul-21 17,18 1,43 $14.589.748,00 31 $ 215.839,11
0804 1l-ago-21 31-ago-21 17,24 1,44 $14.589.748,00 31 $ 216.592,91
0931 1-sep-21 30-sep-21 17,19 1,43 $14.589.748,00 30 $ 208.998,14
1095 1l-oct-21 31-oct-21 17,08 1,42 $14.589.748,00 31 $ 214.582,77
1259 1-nov-21 30-nov-21 17,27 1,44 $14.589.748,00 30 $ 209.970,79
1405 1-dic-21 31-dic-21 17,46 1,46 $14.589.748,00 31 $ 219.356,86
1597 1-ene-22 31-ene-22 17,66 1,47 $14.589.748,00 31 $ 221.869,54
0143 1-feb-22 28-feb-22 18,30 1,53 $14.589.748,00 28 $ 207.660,75
0256 1-mar-22 31-mar-22 18,47 1,54 $14.589.748,00 31 $ 232.045,89
0382 1-abr-22 30-abr-22 19,05 1,59 $14.589.748,00 30 $ 231.612,25
0498 1-may-22 31-may-22 19,71 1,64 $14.589.748,00 31 $ 247.624,50
0617 1-jun-22 30-jun-22 20,40 1,70 $14.589.748,00 30 $ 248.025,72
0801 1-jul-22 31-jul-22 21,28 1,77 $14.589.748,00 31 $ 266.846,49
973 1-ago-22 31-ago-22 22,21 1,85 $14.589.748,00 31 $ 278.907,35
1126 1-sep-22 30-sep-22 23,50 1,29 $14.589.748,00 30 $ 188.207,75
1327 1-oct-22 31-oct-22 24,61 2,05 $14.589.748,00 31 $ 309.185,13
1537 1-nov-22 30-nov-22 25,78 2,15 $14.589.748,00 30 $ 313.436,42
1715 1-dic-22 31-dic-22 27,64 2,30 $14.589.748,00 31 $ 347.252,21
1968 1-ene-23 31-ene-23 28,84 2,40 $14.589.748,00 31 $ 362.328,29
0100 1-feb-23 28-feb-23 30,18 2,52 $14.589.748,00 28 $ 342.470,02
0236 1-mar-23 31-mar-23 30,84 2,57 $14.589.748,00 31 $ 387.455,07
0472 1-abr-23 30-abr-23 31,39 2,62 $14.589.748,00 30 $ 381.643,49
0606 1-may-23 31-may-23 30,27 2,52 $14.589.748,00 31 $ 380.293,94
0766 1-jun-23 30-jun-23 29,76 2,48 $14.589.748,00 30 $ 361.825,75
0945 1-jul-23 31-jul-23 29,36 2,45 $14.589.748,00 31 $ 368.861,25
1090 1-ago-23 31-ago-23 28,75 2,40 $14.589.748,00 31 $ 361.197,58
1329 1-sep-23 30-sep-23 28,03 2,34 $14.589.748,00 30 $ 340.792,20
1520 1-oct-23 31-oct-23 26,53 2,21 $14.589.748,00 31 $ 333.306,85
1801 1-nov-23 30-nov-23 25,52 2,13 $14.589.748,00 30 $ 310.275,31
2074 1-dic-23 7-dic-23 25,05 2,09 $14.589.748,00 7 $ 71.064,23
INTERESES MORA $ 9.594.777,56

CAPITAL

$14.589.748,00

TOTAL LIQUIDACION CREDITO

$

24.184.525,56
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