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RE: PODER PARA ACTUAR, LIQUIDACION DE CREDITO Y PODER GENERAL

Juzgado 01 Municipal Pequeñas Causas Laborales - Sucre - Sincelejo
<j01mpalpqlabsincelejo@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 12/10/2022 11:16

Para: gabriel guerrerro <gafegue22@hotmail.com>

Buenos días.

Acuso recibido de su mensaje

cordialmente,

JORGE ARROYO GÓMEZ 
Judicante
Juzgado de Pequeñas Causas Laborales de Sincelejo


De: gabriel guerrerro <gafegue22@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 12 de octubre de 2022 10:58

Para: Juzgado 01 Municipal Pequeñas Causas Laborales - Sucre - Sincelejo <j01mpalpqlabsincelejo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: PODER PARA ACTUAR, LIQUIDACION DE CREDITO Y PODER GENERAL
 
Señor 
JUZGADO PRIMERO LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS DE SINCELEJO SUCRE.  
Sincelejo, 
E.     S.    D. 
               
Ref.: Liquidación del crédito  
DEMANDA EJECUTIVA 
Demandante: COMFASUCRE  
Demandado: COLENTREGAS S.A.S 
Rad: 70001410500120210021400. 
 
GABRIEL FERNANDO GUEREREO RICARDO, mayor de edad y vecino del municipio de Sincelejo – Sucre,
identificado con cedula de ciudadanía N° 78.761.474, expedida en Sahagún, portador de la tarjeta
profesional N° 133.964 del C.S. de la J.,
 adjunto envio a usted liquidacion de credito

De: Oficina Juridica Comfasucre <comfasucre.juridica@comfasucre.com.co>

Enviado: lunes, 10 de octubre de 2022 11:12 a. m.

Para: Juzgado 01 Municipal Pequeñas Causas Laborales - Sucre - Sincelejo <J01mpalpqlabsincelejo@cendoj.ramajudicial.gov.co>; gabriel
guerrerro <gafegue22@hotmail.com>

Asunto: PODER PARA ACTUAR
 
Sincelejo, 10 de octubre de 2022.


Señor

GABRIEL FERNANDO GUERRERO RICARDO

Adjuntamos el poder especial otorgado a usted, con el fin de que adelante y lleve hasta su
terminación proceso ejecutivo de radicado N° 70001410500120210021400 que tiene por
demandante a COMFASUCRE y demandado COLENTREGAS SAS. 

Confiero este poder mediante el presente mensaje de datos de conformidad con lo establecido
en el artículo 5º de la Ley 2213 de 2022.
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Atentamente,


ANDREA KARINA GUTIERREZ RODRIGUEZ

C.C. Nº 38’286.987 de Honda – Tolima

Apoderada General COMFASUCRE

-- 


Notificaciones Judiciales

Caja de Compensación Familiar de Sucre Comfasucre
Telf. 2799500 

Ext. 1057-1058





                                       
      Dirección: Calle 28 No. 25B 50 Sincelejo, Sucre 

                                                                  PBX: (5) 2799500 
                                              Línea gratuita: 01 8000 938 810 

                                             Comfasucre.juridica@comfasucre.com.co 

 

Calle 28 #25b 50, Sincelejo, Sucre. 
Celular: 3015651140 e-mail: donaldo.jimenez@comfasucre.com.co 

 

 

 

Señor 

JUZGADO PRIMERO LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS DE SINCELEJO SUCRE.  

Sincelejo, 

E.     S.    D. 

               

Ref.: Liquidación del crédito  

DEMANDA EJECUTIVA 

Demandante: COMFASUCRE  

Demandado: COLENTREGAS S.A.S 

Rad: 70001410500120210021400. 

 

GABRIEL FERNANDO GUEREREO RICARDO, mayor de edad y vecino del 

municipio de Sincelejo – Sucre, identificado con cedula de ciudadanía N° 

78.761.474, expedida en Sahagún, portador de la tarjeta profesional N° 

133.964 del C.S. de la J., conocido de autos anteriores como apoderado 

de la parte actora dentro del proceso de la referencia, por medio del 

presente escrito me dirijo a ustedes con mi habitual respeto con el fin de 

presentar para su aprobación la liquidación del crédito, teniendo en 

cuenta el numeral 4 del artículo 446 del C.G.P. de la siguiente manera:  

 

 

    Capital……………….………………………………………….$5.302.890 

 

 Intereses………………………………….………….....………$3.671.012 

  

 TOTAL………………………………………………......………..$8.973.902 

 

Sírvase señor juez, aprobar la presente liquidación, previo traslado en la 

forma prevista en el artículo 110 del C.G.P. y por secretaria liquide las 

costas y agencia en derecho.  

  

Atentamente, 

  

 

 

 

GABRIEL FERNANDO GUERRERO RICARDO. 

C.C. Nº 78.761.474 de Sahagún  

T. P. de A. 133.964 del C. S de la Judicatura. 

 
 
 

 
 








