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RV: MATICONSTRUCCIONES SAS NIT 900500140, TERMINACION PROCESO EJECUTIVO %
EPSARP LTDA v I 4 i 2 |

7 -
Juzgado 02 Municipal Pequefias Causas Laborales - Tolima - Ibague '
<j02mpcliba@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Séb 29/08/2020 2:06 PM

Para: Juzgado 02 Pequefias Causas Competencia Multiple - Tolima - Ibague <j02pqccmiba@cendoj.ramajudicial.gov.co>

0 1 archivos adjuntos (1 MB)
TERMINACION DEL PROCESO POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION DE MATICONSTRUCCIONES S.A.S.pdf;

Buen dia,

/

Remito solicitud que pertenece a su despacho.
Cordialmente,

JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUENAS CAUSAS LABORALES
CRA 5 N° 41-16 EDIFICIO F25 PISO 14

IBAGUE-TOLIMA

Y

% Ramw Judicial

3 Consejo Superior de la Judicatura

Republica de Colombia

De: administracion@ maticonstrucciones.com <administracion@maticonstrucciones.com>

Enviado: sdbado, 29 de agosto de 2020 8:47 a. m.

Para: Juzgado 02 Municipal Pequefias Causas Laborales - Tolima - Ibague
<j02Zmpcliba@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: 'Vivian Osorio Rojas' <vosorio@maticonstrucciones.com>

Asunto: MATICONSTRUCCIONES SAS NIT 900500140, TERMINACION PROCESO EJECUTIVO EPSARP LTDA

Buen dia, comedidamente solicitamos retiro de la anotacién sobre proceso ejecutivo Epsarp Ltda que se refleja en
el certificado que expide la Cdmara de Comercio de la Empresa Maticonstrucciones SAS NIT 900500140-3, la
peticion

Obedece a que la totalidad de la deuda con la empresa Epsarp Ltda ya ha sido cancelada, como consta en los
soportes adjuntos.

Gracias por la atencién y pronta gestion a nuestra solicitud.

NORA ISABEL ORTIZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

MATICONSTRUCCIONES S§.A.S

. i ... Teléfono: 2690959-2691934 EXT 101
b MATHCONSTRUCCIONES Correo:administracion@maticonstrucciones.com
Direccion: Cra 48 sur #85-91 Mirolindo-lbagué
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MATI-CONSTRUCCIONES

Sefores -
JUZGADO 002 DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE IBAGUE
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO

DE: EPSARP LTDA

CONTRA: MATICONSTRUCCIONES S.A.S

RADICADO No. 2019-724

ADALBERTO OSORIO PUENTES, mayor de edad, residente y domiciliado en la ciudad de Ibague, identificado con Cedula
de Ciudadania No0.93.359.938 de ibague, actuando como Representante Legal de MATICONSTRUCCIONES S.A.S
identificada con NIT. 900.500.140-3, por medio del presente documento, solicito de manera muy respetuosa se sirva
decretar la TERMINACION DEL PROCESO de la referencia por PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION, de conformidad con lo
establecido en el articulo 461 del Cédigo de General del Proceso.

Para efectos de lo anterior a continuacién, relaciono y adjunto los soportes que permiten vislumbrar el pago total de
la obligacién contenida en el proceso de la referencia;

1. Soporte de pago total de la deuda al 31 de octubre del 2019.

2. Soporte del débito del dinero
3. Correo donde se certifica el recibido del pago.

Conforme lo anterior, solicito sefior Juez, se sirva librar los correspondientes oficios de desembargo, para su posterior
radicacion.

Atentamente,

fobe sV Ocomd P

REPRESENTANTE LEGAL MATICONSTRUCCIONES S.A.S
C.C. No. 93.359.938

Carrera 48 Sur No. 85-91 - Ibagué, Tolima - Tel: 2620959 - 2691934
Administracién@maticonstrucciones.com - www.maticonstrucciones.com
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Bancolombia NIT 8909039388
MATICONSTRUCCIONES 5 .

NIT: 500500140

FECHA: 31/10/2019

Entidad de Ia Cuenta | BANCO AV VILLAS
Cuenta Beneficlarlo 401281415
1dentificacién Beneficlarlo ~ 900550444
Tipo de Identificacién = 3
Nombre del Beneficlarlo  EPSARF LTDA
Tipo de Producto . Corriente

Tipo de Transacclén 27
valor  9,436,090.00
oficing de Entregs O
Referentis
Lugar de Pago
Nimero de Fax
Fecha Aplicaclén  2019/10/31

Escaneado con CamScanner



Empresa: MATICONSTRUCCIONES S Nit: 900500140 31 de Octubre de 2019 1:17:03 PM %I
Usuario: LORENA ROJAS Direccién IP: 186.0.88.218

Su dltima entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 31 de octubre de 2019 - 1:01 PM

Consulta del Detalle de Ia Transaccion

Encabezado Detalle Verificacion Confirmacidn

Bancolombia NIT 890903938-8
MATICONSTRUCCIONES S

NIT: 900500140

FECHA: 31/10/2019

Entidad de la Cuenta  BANCO AV VILLAS
Cuenta Beneficiario 401281415
Identificacion Beneficiario 900550444
Tipo de Identificacion 3
Nombre del Beneficiario EPSARP LTDA
Tipo de Producto Corriente
Tipo de Transaccién 27
Valor 9,436,090.00
Oficina de Entrega 0
Referencia
Lugar de Pago
Nidmero de Fax
Fecha Aplicacibn  2019/10/31
E-mail
Identificacion del Autorizado

Estado del Pago: POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH




Vivian Osorio Rojas

De: . administracion@maticonstrucciones.com
Enviado el: miércoles, 26 de agosto de 2020 5:03 p. m.
Para: "Vivian Osorio Rojas'

Asunto: RV: Soporte de Pago

De: Epsarp Ltda <seguridadepsarpltda@gmail.com>

Enviado el: jueves, 31 de octubre de 2019 2:12 p. m.

Para: Nora Ortiz <administracion@maticonstrucciones.com>
CC: Vivian Osorio Rojas <vosorio@maticonstrucciones.com>
Asunto: Re: Soporte de Pago

OK RECIBIDO.
SANDRA MENDEZ
Asistente Administrativa y Financiera

'LA SEGURIDAD UN COMPROMISO DE TODOS"

El jue., 31 oct. 2019 a las 13:50, Nora Ortiz (<administracion@maticonstrucciones.com>) escribio:

Buenas tardes:

Senores

EPSAR

Adjunto Soporte de Pago Bancolombia del saldo pendiente, por valor de $9.436.090.

Agradecemos su amable colaboracién y paciencia.

Favor confirmar recibido.

Cordialmente,
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MATI-CONSTRUCCIONES

Nora Isabel Ortiz
‘Asistente Administra

Telefono: 2690959-26919:
Celular: 3176385851

Correc:
administracion@maticonst

Direccion:Cra 48 sur #85-6



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADO SEGUNDO DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MULTIPLE DE IBAGUE - TOLIMA

Ibagué, 2 de septiembre de 2020

Rad. 2019-724

De conformidad con el memorial presentado por la parte ejecutada visto
a folio 28-33 solicitando terminacién por pago total de la obligacion,
corrase traslado a la parte demandante por el término de ejecutoria para

que se pronuncie.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE,

*providencia firmada electronicamente.
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