4/10/21 9:48 Correo: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Bolivar - San Estanislao - Outlook

RE: allego liquidacion de crédito actualizada y corregida

jairo moreno betancourt <jayglocoop@hotmail.com>
Lun 04/10/2021 9:04

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Bolivar - San Estanislao <jO1prmsestanislao@cendoj.ramajudicial.gov.co>

@J 1 archivos adjuntos (144 KB)
LIQUIDACION ROSAIDA VEGA ACTUALIZADA pdf;

SENORA
JUEZ 1 PROMISCUA MUNICIPAL DE SAN ESTANISLAO BOLIVAR

REF: PROCESO EJECUTIVO No 2018-111
DEMANDANTE: COOPERATIVA JAYGLOCOOP
DEMANDADA: ROSAIDA VEGA

Respetuosamente allego la liquidacion del crédito corregida y actualizada, corregida toda vez que en la
anterior liquidacién presentada se establecié que los titulos por cobrar eran por la suma de $7.130.901 y
lo que realmente se termind por cobrar fue $6.417.811, por ende, se ajustd este valor y se
operativizaron los descuentos en funcion del tiempo en que fueron pagados y se actualizo hasta la fecha
gue va corriendo.

Atentamente

JAIRO MORENO BETANOCURT
C.C. 11312574

De: jairo moreno betancourt <jayglocoop@hotmail.com>

Enviado: lunes, 12 de julio de 2021 10:29 a. m.

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Bolivar - San Estanislao <j01prmsestanislao@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: allego certificado de camara de comercio

Buenos dias.

Allego el certificado de camara de comercio solicitado, respetuosamente solicito se sirva elaborar los
titulos judiciales a nombre del representante legal de la cooperativa Jayglocoop el sefior JAIRO MORENO
BETANCOURT con C.C. 11312574 como beneficiario.

Muy Atentamente

JAIRO MORENO BETANCOURT
C.C. 11312574

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADITOGJiZjVILTQTMjAtNGQ1Mi05N2Y1LTY2NDkyOTZmNWRINQAQANEOUIwNVNNPldzG%2BqZD68Q%3D



4/10/21 9:48 Correo: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Bolivar - San Estanislao - Outlook

De: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Bolivar - San Estanislao <j01prmsestanislao@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de julio de 2021 2:34 p. m.

Para: jairo moreno betancourt <jayglocoop@hotmail.com>

Asunto: Re: solicitud de informacion

Cordial saludo,

En relacién a lo solicitado, me.permito comunicar que deberan presentar por este medio
certificado de representacion juridica actualizado de la empresa, indicando el beneficiario del
pago de los titulos judiciales.

atentamente,

Dayris Aguilar Barrios
Secretaria

De: jairo moreno betancourt <jayglocoop@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 7 de julio de 2021 13:58

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Bolivar - San Estanislao <j01prmsestanislao@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: solicitud de informacion

Buena tarde.

quiero preguntar cual es el procedimiento para poder cobrar los depositos judiciales que hay dentro del
proceso 2018-111

atentamente

JAIRO MORENO BETANCOURT
C.C. 11312574

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADI10GJiZjVILTQ1MjAtNGQ1MiO5N2Y1LTY2NDkyOTZmNWRINQAQANEOUIwNvNNPldzG%2BqZD68Q%3D



SENORA
JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA

proceeso ejecutivo singular No 2018-111
DEMANDANTE: Coperativa Jayglocoop
DEMANDADO: ROSAIDA VEGA CAICEDO

LIQUIDACION DE CREDITO

periodo capital interes mes int. Acumulado

feb-16 7.000.000 140.000 140.000
mar-16 7.000.000 140.000 280.000
abr-16 7.000.000 140.000 420.000
may-16 7.000.000 140.000 560.000
jun-16 7.000.000 140.000 700.000
jul-16 7.000.000 140.000 840.000
ago-16 7.000.000 140.000 980.000
sep-16 7.000.000 140.000 1.120.000
oct-16 7.000.000 140.000 1.260.000
nov-16 7.000.000 140.000 1.400.000
dic-16 7.000.000 140.000 1.540.000
ene-17 7.000.000 140.000 1.680.000
feb-17 7.000.000 140.000 1.820.000
mar-17 7.000.000 140.000 1.960.000
abr-17 7.000.000 140.000 2.100.000
may-17 7.000.000 140.000 2.240.000
jun-17 7.000.000 140.000 2.380.000
jul-17 7.000.000 140.000 2.520.000
ago-17 7.000.000 140.000 2.660.000
sep-17 7.000.000 140.000 2.800.000
oct-17 7.000.000 140.000 2.940.000
nov-17 7.000.000 140.000 3.080.000
dic-17 7.000.000 140.000 3.220.000
ene-18 7.000.000 140.000 3.360.000
feb-18 7.000.000 140.000 3.500.000
mar-18 7.000.000 140.000 3.640.000
abr-18 7.000.000 140.000 3.780.000
may-18 7.000.000 140.000 3.920.000
jun-18 7.000.000 140.000 4.060.000
jul-18 7.000.000 140.000 4.200.000
ago-18 7.000.000 140.000 4.340.000
sep-18 7.000.000 140.000 4.480.000
oct-18 7.000.000 140.000 4.620.000
nov-18 7.000.000 140.000 4.760.000
dic-18 7.000.000 140.000 4.900.000
ene-19 7.000.000 140.000 5.040.000

feb-19 7.000.000 140.000 5.180.000



mar-19 7.000.000
abr-19 7.000.000
may-19 7.000.000
jun-19 7.000.000
jul-19 7.000.000
ago-19 7.000.000
sep-19 7.000.000
oct-19 7.000.000
nov-19 7.000.000
dic-19 7.000.000
ene-20 7.000.000
feb-20 7.000.000
mar-20 7.000.000
abr-20 7.000.000
may-20 7.000.000
jun-20 7.000.000
jul-20 7.000.000
ago-20 7.000.000
sep-20 7.000.000
oct-20 7.000.000
nov-20 7.000.000
dic-20 7.000.000
ene-21 7.000.000
feb-21 7.000.000
mar-21 7.000.000
abr-21 7.000.000
may-21 7.000.000
jun-21 7.000.000
jul-21 7.000.000
ago-21 7.000.000
sep-21 5.840.279
CAPITAL

TOTAL INTERES
COSTAS

140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
116.806

TOTAL CREDITO A SEPT -2021

ATENTAMENTE

5.320.000
5.460.000
5.600.000
5.740.000
5.880.000
6.020.000
6.160.000
6.300.000
6.440.000
6.580.000
2.598.090
2.738.090
2.878.090
3.018.090
3.158.090
3.298.090
3.438.090
3.578.090
3.718.090
3.858.090
3.998.090
4.138.090
4.278.090
4.418.090
4.558.090
4.698.090
4.838.090
4.978.090
5.118.090
-1.159.721
116.806

5.840.279
116.806
435.000

6.392.085

4.121.910

6.417.811



JAIRO MORENO BETANCOURT
C.C. 11312574






