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El Doncello, Caqueta; septiembre 21 de 2022.

Scnor Juez

BERNARDO IGNACIO SANCHEZ CELY
Juzgado Promiscuo Municipal de El Doncello
E. Doncello, Cagueta

E S.D.

Asunto: LIQUIDACION PROCESO EJECUTIVO

>f. PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS Rad. 2021 - 0046
Demandante: NEIDY LORENA RUIZ VALENCIA
Demandado: JORGE EBETH MARTINEZ RUIZ

SILVIA LORENA GONZALEZ TRONCOSO, mayor de cdad, vecina de esta ciudad,
identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderada de
lz Seniora NEIDY LORENA RUIZ VALENCIA, también mayor y vecina de esta ciudad, en
su calidad de madre y representante legal de los menores DIEGO ALEJANDRO Y JHON
ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ, v conforme al poder que adjunto, me permito instaurar
ante su despacho Demanda Ejecutiva de Alimentos contra el Senior JORGE EBETH
MARTINEZ RUIZ, conforme Sentencia del 07 de julio de 2022, emitida por el Honorable
Despacho del Juzgado Promiscuo Municipal de El Doncello (Caqueta), y de acuerdo con el
numeral Tercero de la misma, en razon del art. 446 del C.G.P., me permito presentar
Liquidacion de Demanda para lo correspondiente, por el Honorable Despacho, por lo que
me permito adjuntar para lo correspondiente el siguiente PDF, con los anexos enviados
por la senora LORENA RUIZ, con los ultimos gastos de colegio para los menores.

Cordialmente,

—

6 %’/ﬂ/ﬂ (\ crene ("19;"'/_/7*(/%-:;‘ . :"/,.y./;,-(.,j,,
Abogada de Familia
Celular. 3203579990

---------- Forwarded message ---------

De: Silvia Lorena Gonzalez Troncoso <abogadadefamilia312@gmail.com>

Date: vie, 15 jul 2022 a las 15:57

Subject: Notificacidén Sentencia Proceso Ejecutivo de Alimentos

To: <georgeyors20135@gmail.com >

Cc; Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Caqueta - El Doncello
<jprmpaldoncello@cendoj.ramajudicial.gov.co>, Lorena Ruiz <loren14071925@gmail.com>




SECRETARIA DEL JUZGADO.- EI Doncello. Julio 07 de 2022.- En la fecha paso los presentes Diligencias af
Despacho del senar Juez, Provea,

JHON MILLER SUAREZ ALVAREZ.
Sevretario.

._,/
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA CAQUETA
CIRCUITO JUDICIAL DE PUERTO RICO
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EL DONCELLO

PROCESO: L JECUTIVO SINGULAR ALIMENTOS.
DEMANDADO: JORGE EBETH MARTINEZ RUIZ.
DEMANDANTE: NEIDY LORENA RUIZ VALENCIA.
APODERADO: SILVIA LORENA GONZALEZ TRONCOSO,
RADICADO: No. 18-247-40-80-001-2021-00046-00.

El Doneello Caqueta, siete (07) de Julio del aiio dos mil veinlidos (2022).

'
Procede ¢f Despacho a tomar la determinacion en el presente asunto, conforme a lo
dispuesto en el articulo 440 de! Codigo General del Proceso.

Este Despacho mediante Auto fechado el ocho (08) de marzo de dos mil veintiuno (2021),
visto a folio 28 del cuadernc principal, admite y libra mandamiento de pago por vid
Ejecutiva de minima cuantia, a javor de la seiora NEIDY LORENA RUIZ VALENCIA
identificada con cedila de cludadania No. 1.122.726.421, contra ¢l seior JORGE
EBETH MARTINEZ RUIZ identificado con cedula de ciudadania No. 91.538.910, por
las sumas y conceptos alli determinados, consistentes en cuotas de alimentos dejadas de
cancelar, conforme al acta de audiencia de conciliacion de fecha veintiocho (28) de
septiembre del ano dos mil i cisiete (2017) y conforme la liquidaciin de deuda de fecha
dieciocho (18) de febrero del aiio dos mil veintiuno (2021) expedida por la Comisaria de
Famitia Municipal de El Doncello Caquetd.

Diche Aufo de fecha ocho (08) de marzo de dos mil veintiuno (2021), visto a folio 28 del
cuaderno principal. FUE NQTIFICADO personaimente al demandado seior EBETH
MARTINEZ RUIZ identificcdo con cedula de cludadania No. 91.538.910, via correo
clectronico, a la direccion electrénica joryeeo50768wgmail.com correo enviado por la
apoderada judicial demandante el dia once (11} de mayo del dos mil veintidds (2022), de
conformidad al articule 8 de! decreto 866 del ano 2020, dado por surtido legalmente el
trémite corvespondiente, quedande debidamente ejecutoriado el auto de mandamiento
Ejecutivo, sin que exista oposicién a las pretensiones de la demuanda dentro del término
indicado para ello.

Se encuentra demostrado que las pretensiones estan contenidas en la liquidacion de
deuda de fecha dieciocho (18) de febrero del aiio dos mil veintiuno (2021) expedida por la
Comisaria de Familia Municipal de El Doncello Caquetd. consultable a folios del 22 al 24,
del cuaderno principal, donde consta las obligaciones dejadas de cancelar y el
incumplimiento de lo acordado en audiencia de conciliacion del dia veintiocho (28) de
septiembre del ano dos mil diccisiete (2017), como titulo valor en que el demandado sefior
EBETI MARTINEZ RUILZ identificado con ceduia de cindudania No. 91.538.910,
aceptan la obligacion contrcia con la demandante setora NEIDY LORENA RUIZ
VALENC A identificada con cedula de ciudadania No. 1,122.726.421, y que constituye



titudo ejecutivo, documentos jue estructuran obligacion clara, expresa y actualmente
exigible conforme a lo dispuesto en el articulo 422 del Codigo General del Proceso.

Por lo anterior y como las partes ne peticionaron practica de prucbas y el dernandado no
excepeiono dentro del término legal, el Despacho considera viable, dar aplicacton al
articulo 440 del Codige General del Proceso, dictando auto que ordena levar adelante la
ejecucion, para que consecuencialmente se dé cumplimiento a la obligacién determinada
en el auto de mandamiento de pago. lgualmente se deberd ordenar fo practica de la
liquidacion de erédito, el auahté de los hienes que posteriormente legaren a embargar i
secuestrar y condenar en costas o demandado, conforme a lo normado en el articulo 446
de la obra citada.

En consecuencia el Juzgado promiscuo Municipal de EI Doncello Caquetd,
RESUELVE

PRIMERO: Seguir adelante {a ejecucion tal como fue ordenado en el auto mandaniento
de pago a que hace referencia la parte motiva de este fallo, de marzo ocho (08) de dos mil
veintiunoe (2021, visto a folic 28 del cuaderno principal, en favor de la senora NEIDY
LORENA RUIZ VALENCIA identificada con cedula de ciudadania No.
1.122.726.421, conlra el seiw ERETH MARTINEZ RUIZ identificado con cedula de
ciudadania No. 91.538.910, por las sumas y conceptos alli determinados. contenidos en
aeta de audiencia de conciliacion de fecha veintiocho (28) de septiembre del ano dos mil
diecisiete (2017) consultable a folios del 15 al 17 y conforme {a hyuidacion de denda de
Jecha dieciocho (18) de febrera del afio dos mil veintiuno (2021) expedida por la
Comisario de Familia Municipal de El Doncello Caqueta. consultable a follos del 22 al 24,
del euaderno principal, por lo expuesto en la parte emotiva de este auto,

SEGUNDO: Condenar al demandado al pugo de fas costas ocasionadas en este proceso.

TERCERO. Ovrdenar la liquidacién del crédito en la forma indicada en el articulo 446
del Codigo General del Proceso.

CUARTO: Ordenar el cvaliio de los bienes que posteriormente y por razon de este
proceso se llegaren a embargar y secuestrar;

NOTIFIQUESE Y CCMPLASE

EL Juez,
.-, ,;;‘«..“,A'J ';/,.:.“:ve,:-,_,«::..c-.- C’ .....
BEVIIQ&ARDO IGNACIO SANCHEZ CELY
/s
-\\. //. b

e g giyeal

Constanciu secretarial. El Doneello Caqueta, Julio o7 de 2c22, In la fecha se deja constancia gue of auto
que precede, se notificara por Estado Electrinico en la paging Web de fo Rarna Judicial, conforme dispone ol
artioulo 9 del decreto 806 def Minis'erio de Justicia, fechudo junio 4 de 2020 y emitide con ocasion de lu
pandentia pirus COVID -19. Conste,

JHON MILLER SUAREZ ALVARZ
Secretario




El Doncello, Caqueta; septiembre 21 de 2022.

Senor Juez

BERNARDO IGNACIO SANCHEZ CELY
Juzgado Promiscuo Municipal de E1 Doncello
El Doncello, Caqueta

E.S.D.

Asunto: LIQUIDACION PROCESO EJECUTIVO

Ref. PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS Rad. 2021 - 0046
Demandante: NEIDY LORENA RUiZ VALENCIA

Demandado: JORGE EBETH MARTINEZ RUiZ

SILVIA LORENA GONZALEZ TRONCOSO, mayor de cdad, vecina de esta ciudad,
identificaco como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como
apoderada de la Seniora NEIDY LORENA RUIZ VALENCIA, también mayor y vecina
de esta ciudad, en su calidad de madre y representante legal de los menores
DIEGO ALEJANDRO Y JHON ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ, v conforme al poder
que adjunto, me permito instaurar anie su despacho Demanda Ejecutiva de
Alimentos contra el Senor JORGE EBETH MARTINEZ RUIZ, conforme Sentencia
del 07 de julio de 2022, emitida por el Honorable Despacho del Juzgado Promiscuo
Municipal de El Doncello (Caquetd), v de acuerdo con el numeral Tercero de la
misma, en razon del art. 446 del C.G.P., me permito presentar Liquidaciéon de
Demanda para lo correspondiente, por el Honorable Despacho:

| SMLMV | .. va  ALIMENTARIA @ = "=

| SMIMV | avmENTARIA | AVIMENTARIA | broipMBRE
2017  $400.000 | $200.000 |
2018 | 5,90% $ 23.600 $ 423.600 $ 423.600 |
2019 | 6,00% $25.416 $449.016 | $449.016 |
2020 | 6,00% |  $26.950 $ 475.996 $ 475.996
2021 | 3,50% $ 16.660 $ 492.656 $ 492.656
2022 10% $49.65 | $541.921 $ 541.921

Conforme el anterior cuadro, v conforme Acta de conciliacion ante la Comisaria de
Familia del municipio de El Doncello, €l dia 28 de septiembre de 2017, €l senor

1
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JORGE EBETH MARTINEZ RUIZ, adeudaria a la senora NEIDY LORENA RUIZ
VALENCIA, por concepto de cuota de alimentos para los menores JHON
ALEJANDRO y DIEGO ALEJANDRO, lo siguiente:

Afio 2017: Ropa por valor de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000).
Ano 2018: Por pago del aumento en la cuota de ropa, VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS PESOS ($23.600).

Afo 2018: En aumento de cuota de alimentos, por un valor de CUARENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($43.600), de los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mavo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre ¥
diciembre de 2018.

Aino 2019: Por pago del aumento en la cuota de ropa, CUARENTA Y NUEVE
MIL DIESISEIS PESOS ($49.016).

Afio 2019: Ropa de diciembre por un valor de CUATROCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL PESOS ($449.016).

Afo 2020: Por aumento en cuota de alimentos no realizada, durante los meses
de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre vy diciembre de 2020, un valor por cada mes de $45.996 pesos, para
un total de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y DOS PESOS ($551.952).

Afio 2020: Cuota de alimentos de los meses de septiembre y diciembre de 2020,
por un valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($950.000).

Ano 2020: Ropa por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
PESOS ($475.000).

Afo 2021: Se adeuda la cuota de los mese de enero, febrero, abril y diciembre
por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 492.656), cada cuota, para un total de UN
MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS ($17970.624).

Afo 2021: Se adeuda la ropa por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 492.656).

Afno 2022: Se adeuda la cuota de alimentos de los meses de enero, febrero,
marzo, abril v mayo, por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL,
NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS ($ 541.921) cada cuola.

Adicional a lo anterior, se adeudan los UNIFORMES, ZAPATOS Y TENIS
ESCOLARES, de los tilltimos TRES (3] anos, de la siguiente manera:

Afio 2018: La suma de DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($290.000) por el
valor de QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($580.000) por el total ya cancelados
de cuatro (4) uniformes para cada menor.



Afio 2019: La suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($154.000),
por el valor de TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS ($308.000) del total ya
cancelados de 2 uniformes para cada menor.

Ano 2020: La suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($146.000), por
el total ya cancelados de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($292.000)
de dos (2) uniformes para cada menor;

Ano 2021: La suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
($564.000), por el total ya cancelados en uniformes, utiles escolares de UN
MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS ($1°128.000), para ambos menores.

Afo 2022: La suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS ($637.500), por ¢l total ya cancelados en uniformes, utiles escolares de
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTE Y CINCO MIL PESOS ($1°275.000), para
ambos menores.

Por lo anterior, v conforme Sentencia del 07 de julio de 2022, emitida por el
Honorable Despacho del Juzgado Promiscuo Municipal de E]l Doncello (Caqueta),
y de acuerdo con el numeral Tercero de la misma, en razon del art. 446 del C.G.P.,
el sefior JORGE EBETH RAMIREZ RU[Z, adeuda hasta la fecha la totalidad de
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS ($77196.694), mas el 0,5% de intereses por mora, por
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS ($359.848), donde sumados da el total de SIETE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($7°556.542),
a titulo de la senora NEIDY LORENA RUIZ VALENCIA, progenitora y madre de los

menores DIEGO ALEJANDRO v JHON ALEJANDRO RUIZ MARTINEZ.

Agradeciendo su amable atencién, Su Senoria, y en espera de la aprobacion de la
presente liquidacion, quedamos atentos para el desembolso de los titulos valores,
a nombre de mi representada.

Atentamente,
9&«1@ Jﬁ ?ow;,ai@ T

SILVIA LORENA GONZALEZ TRONCOSO
C.C. 52.499.845 de Bogota.
T.P. No. 221468 del C.S.J.
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