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LIQUIDACION DE CREDITO- RAD: 2022-00350 - DTE: AGROPAISA S.A.S. - DDO:
CLAVIJO ILMER LONDONO

Omar Jose Ortega Florez Ext 110 <jefejuridico@ducol.com.co>
Lun 24/07/2023 10:50 AM

Para:Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cesar - Curumani
<jO01prmpalcurumani@cendoj.ramajudicial.gov.co>

0 1 archivos adjuntos (120 KB)
LIQUIDACION DE CREDITO .pdf;

SENORES:
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE CURUMANI, CESAR.
E.S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO MINIMA CUANTIA
DEMANDANTE: AGROPAISA S.A.S. NIT. 900.345.431-7
DEMANDADO: CLAVIJO ILMER LONDONO C.C. 1.064.707.946
RAD: 202284089001202200350-00

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

Por medio del presente escrito, comedidamente me permito allegar a su despacho Liquidacién del
Crédito de los Intereses Moratorios del proceso de la referencia.

g Omar José Ortega Florez
’ ' Jefe Dpto Juridico
L 4
o @ -

’ ‘ ) 311564 6677

(=) jefejuridico@ducol.com.co
ucor () www.ducol.com.co

o N0

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen al grupo empresarial DUCOL, y son para uso exclusivo del destinatario intencional. Esta
comunicacion puede contener informacion confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocacién u
omision favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilizacién, copia, impresion,
retencion, divulgacion, reenvio o cualquier accién tomada sobre este mensaje y sus anexos queda estrictamente prohibida y puede ser
sancionada legalmente.

Las opiniones, conclusiones y otra informacién contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial del grupo empresarial
DUCOL. seran entendidas como personales y por tal razén no seran avaladas por grupo empresarial DUCOL.

This e-mail and any attached files belong to the business group DUCOL, and they are for the sole use of the intended recipient(s). This
communication may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply
this e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorised review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or

copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful.

Opinions, conclusions and other information contained in this post unrelated with the official business of the business group DUCOL will be
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understood as personal messages, for that reason the business group DUCOL. will not be endorsed.
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SENORES:
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE CURUMANI, CESAR.
E S D.

REF: PROCESO EJECUTIVO MINIMA CUANTIA
DEMANDANTE: AGROPAISA S.A.S. NIT. 900.345.431-7
DEMANDADO: CLAVIJO ILMER LONDONO C.C. 1.064.707.946
RAD: 202284089001202200350-00

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO.

OMAR JOSE ORTEGA FLOREZ, identificado como aparece al pie de mi firma y actuando en
representacion de la sociedad demandante dentro del proceso de la referencia; por medio del presente
escrito, comedidamente me permito allegar a su despacho Liquidacion del Crédito de los Intereses
Moratorios del proceso de la referencia.

LIQUIDACION DE CREDITO

capimaL | 3.995.513

FECHA INICIO MORA ‘ 29/10/2020

FECHA PROYECTADA DE PAGO ’ 31/07/2023
DIAS EN MORA ’ 1.005

~ Interé; Interés . .

ANO MES FECHA Bangarlo Mora. No. Dias Mora Valor Interés
Corriente

Octubre 31-0ct-2020 18,09% 27,14% 2 $ 5.260
2020 | Noviembre | 30-nov-2020 | 17,84% 26,76% 30 $ 78.635
Diciembre | 31-dic-2020 |  17,46% 26,19% 30 $ 77.126
Enero 31-ene-2021 |  17,32% 25,98% 30 $ 76.569
Febrero 28-feb-2021 |  17,54% 26,31% 28 $ 72.235
Marzo 31-mar-2021 |  17,41% 26,12% 30 $ 76.927
Abril 30-abr-2021 |  17,31% 25,97% 30 $ 76.529
Mayo 31-may-2021 17,22% 25,83% 30 $ 76.170
2027 | Junio 30-un-2021 | 17,21% 25,82% 30 $ 76.130
Julio 31-ul-2021 |  17,18% 25,77% 30 $ 76.011
agosto 30-ago-2021 17,24% 25,86% 30 $ 76.250
septiembre | 30-sep-2021 17,19% 25,79% 30 $ 76.051
octubre 30-o0ct-2021 | 17,08% 25,62% 30 $ 75.611
noviembre | 30-nov-2021 | 17.27% 25,91% 30 $ 76.370
diciembre | 30-dic-2021 | 17,46% 26,19% 30 $ 77.126
2022 | Enero 31-ene-2022 | 17,66% 26,49% 30 $ 77.921
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Febrero 28-feb-2022 18,30% 27,45% 28 $ 75.040
Marzo 31-mar-2022 18,47% 27,71% 30 $ 81.136
Abril 30-abr-2022 19,05% 28,58% 30 $ 83.412
Mayo 31-may-2022 | 19.71% 29,57% 30 $ 85.984
Junio 30-un-2022 |  20,40% 30,60% 30 $ 88.641
Julio 30-jul-2022 |  21,28% 31,92% 30 $ 92.018
Agosto 30-ago-2022 25,62% 30,35% 30 $ 87.998
Septiembre | 30-sep-2022 |  23,50% 33,25% 30 $ 95.390
Octubre 31-0ct-2022 | 2461% 36,92% 30 $ 104.536

0,
Noviembre | 31-nov-2022 25,78% 38,67% 30 $ 108.818

0,
Diciembre | 31-dic-2022 |  2784% | 41 a6% 30 $ 115,543
Enero 31-ene2023| 2884% | 43260 30 $ 110.818
Febrero 28-feb-2023 | 30:18% 45,27% 28 $ 116.111
Marzo 30-mar-2023 | 30.84% 46,26% 30 $ 126.834
2023 | Apyil 30-abr2023 | SL19% | 46 7906 30 $ 128.059
Mayo 31-may-2023 |  3927% | 454194 30 $ 124.859
Junio 30-un-2023 | 2976% | 446494 30 $ 123.062

0,
Julio 31ul-2023 | 2236% | 44049 30 $ 121.655
INTERESES $ 3.029.837
CAPITAL $ 3.995.513
TOTAL $ 7.025.350

Atentamente,
OMAR JOSE TEGA FLOREZ

C.C. No 91.52f.349 de Bucaramanga- Santander
T.P. No. 189.313 del C.S. de la J.
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