- 29/10/2020 i v Correo: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Tolima - Anzoategui - Outlook

'RE: liquidacién LUZ MERY CASTRO MUNOZ Y OTRO rad 2019 - 174

Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Tolima - Anzoategui
<jO01prmpalanzoategui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 29/10/2020 6:00 PM

Para: angelarodriguezbermudez@outlook.es <angelarodriguezbermudez@outlook.es>

Doctora
Luz Angela Rodriguez Bermudez

Comedidémente Acuso Recibo de liquidacién del crédito de proceso Rad. 730434089001 2019-00174-
00 recibido el 29 de octubre de 2020 a las 2:30 P. M. pasa al despacho de la Juez, para lo pertinente.

Cordial Saludo,

Arvey Andrade Devia
Secretario. -

Rarna judicial )
. Consejo Superior de laTadfcatura

F Repfiblica de Cotombia

YANNETH NIETO VARGAS
Juez Promiscuo Municipal Anzoategui, Tolima
Carrera 2 N° 13-42 barrio Centro Anzoategui
2 2810146
B< jorprmpalanzoategui@cendoj.ramajudicial.gov.co

Nota: Por favor confirmar recibo.

De: ANGELA RODRIGUEZ <angelarodriguezbermudez@outlook.es>

Enviado: jueves, 29 de octubre de 2020 2:30 p. m. _
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Tolima - Anzoategui <j01prmpalanzoategui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: liquidacién LUZ MERY CASTRO MUNOZ Y OTRO rad 2019 - 174

Buenas tardes me permito remitir liquidacion de credito de banco agrario de colombvia vs luz mery
castro rad 2019-174

cordialmente

angela rodriguez bermudez
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29/10/2020 ‘ Correo: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Tolima - Anzoategui - Outlook

De: diana Marcela martinez <diana_marcela_1983@hotmail.com>

Enviado: jueves, 29 de octubre de 2020 2:15 p. m.

Para: ANGELA RODRIGUEZ <angelarodriguezbermudez@outlook.es>

Asunto: liquidacién LUZ MERY CASTRO MUNOZ Y OTRO rad 2019 - 174 fecha 29 - 10 - 2020

- Enviado desde Correo para Windows 10
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SENOR(A)

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ANZOATEGUI- TOLIMA

E.S.D. '
REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A
CONTRA: LUZ MERY CASTRO MUNIOZ Y OTRO
RAD: 2019 - 174

LUZ ANGELA RODRIGUEZ BERMUNDEZ, mayor de edad y vecina de la ciudad de
La Ibagué - Tolima, identificada como aparece al pie de mi correspondiente
firma, obrando en calidad de apoderada de la parte demandante, deniro del
proceso ejecutivo de la referencia, mediante el presento escrito muy
respetuosamente me permito presentar la liquidacién del crédito de la siguiente
manera

La férmula financiera utilizada en esta liquidacion, para convertir tasas efectivas a nominales.
esta expresada asi: TASA NOMINAL ANUAL=[(1+TASA EFECTIVA ANUAL)Elevada a la(1/12)-1) .
x 12]. '

Intereses Corrientes sobre el Capital

Inicial .
CAPITAL $ 5,400,000.00
Desde Hasta

09/10/2018 09/05/2019 Total Intereses Corrientes $ 672,870.00

Intereses de Mora sobre el Capital

Inicial

CAPITAL - $ 5,400,000.00

Desde Hasta Dias Tasa Mensual(%)

10/05/2019 31/05/2019 22 2.150 $ 85,140.00
01/06/2019 30/06/2019 30 2.140 $ 115,560.00
01/07/2019 31/07/2019 31 2.140 $ 119,412.00
01/08/2019 31/08/2019 31 2.140 $ 119,412.00
01/09/2019 30/09/2019 30 2.140 $ 115,560.00
01/10/2019 31/10/2019 31 2120 $ 118,296.00
01/11/2019 30/11/2019 30 2.110 $ 113,940.00
01/12/2019 31/12/2019 31 2.100 $ 117,180.00
01/01/2020 31/01/2020 31 2.090 $ 116,622.00
01/02/2020 - 29/02/2020 29 2.120 $ 110,664.00
01/03/2020 31/03/2020 31 2.110 $ 117,738.00
01/04/2020 30/04/2020 30 2.080 $ 112,320.00
01/05/2020 31/05/2020 31 2.030 $ 113,274.00
01/06/2020 30/06/2020 30 2.020 $ 109,080.00
01/07/2020 31/07/2020 31 2.020 $ 112,716.00
01/08/2020 31/08/2020 31 2.030 $ 113,274.00
01/09/2020 30/09/2020 30 2.050 $ 110,700.00
01/10/2020 23/10/2020 23 2.020 $ 83,628.00



Total Intereses de Mora

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO

Capital $ 5,400,000.00

Total Intereses
Corrientes (+) $ 672,870.00
Total Intereses Mora (+) $ 2,004,516.00
TOTAL OBLIGACION § 8,077,386.00

Agradezco su colaboracion

Atentamente,

LUZ ANGELA RODRIGUEZ BERMUNDEZ

C.C. No. 38,288,843 de Honda
T.P. No. 165517 del C.S. de la"J.

$

2,004,516.00




