Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Tolima - Armero

De: ruben espinosa garcia <reg1228@hotmail.com>

Enviado el: jueves, 11 de noviembre de 2021 16:06

Para: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Tolima - Armero

Asunto: Rad No0.2018 - 00078-00 Bco. Agrario vs. Blanca Ines Garcia V. actualizacién Crédito.
Datos adjuntos: BLANCA INES GARCIA V. AGUAY.pdf

Categorias: PENDIENTE

Me permito presentar el documento de la referencia debidamente firmado por la apoderada de la parte
actora.
cordialmente.,

DEPENDIENTE JUDICIAL AUTORIZADO
RUBEN ESPINOSA GARCIA

C.C. 14241324 DE Ibagué
T.P.225.427V C.S.J.



SENOR

JUEZ 2do. PROMISCUO MUNICIAL DE ARMERO GUAYABAL

E S D

REF. PROCESO: EJ. Singular Demandante BANCO AGRARIO DE COLOMBIA demandado BLANCA
RAD. 2018-00078-00
ASTRID ELIANA GOMEZ PORTELA,apoderada del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., dentro del

proceso de la referencia aporto liquidacion de credito conforme art. 446 del C.G. P, con el fin de ser surtida

INES GARCIA V.

dicha etapa

TITULO PAGARE No.066306100012519

OTROS CONCEPTOS $ 7.723,00
TOTAL INTERESES CORRIENTES $ 172.971,00
TOTAL INTERESES MORATORIOS $ 4.567.595,83
CAPITAL | $ 5.000.000,00
TOTAL CREDITO FECHA 30-AGOSTO 2021 $ 9.748.289,83
PERIODOS DE INTERESES MORA | DIAS | TASA MENSUA| INTERES DIARI| VALOR INTERH VALOR TOTAL

DEL 26/05/2018 AL 30/05/2018 4 2,56% 0,09%| $ 17.033,33

DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 30 2,54% 0,08%| $ 126.750,00

DEL 01/07/2018 AL 30/07/2018 30 2,50% 0,08%| § 125.187,50

DEL 01/08/2018 AL 30/08/2018 30 2,49% 0,08%| $ 124.625,00

DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018 30 2,48% 0,08%| § 123.812,50

DEL 01/10/2018 AL 30/10/2018 30 2,45% 0,08%| $ 122.687,50

DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018 30 2,44% 0,08%| § 121.812,50

DEL 01/12/2018 AL 30/12/2018 30 2,43% 0,08%| $ 121.250,00

DEL 01/01/2019 AL 30/01/2019 30 2,40% 0,08%| § 119.750,00

DEL 01/02/2019 AL 30/02/2019 30 2,46% 0,08%| $ 123.125,00

DEL 01/03/2019 AL 30/03/2019 30 2,42% 0,08%| § 121.062,50

DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019 30 2,42% 0,08%| $ 120.750,00

DEL 01/05/2019 AL 30/05/2019 30 2,42% 0,08%| § 120.875,00

DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019 30 2,41% 0,08%| $ 120.625,00

DEL 01/07/2019 AL 30/07/2019 30 2,41% 0,08%| $ 120.500,00

DEL 01/08/2019 AL 30/08/2019 30 2,42% 0,08%| $ 120.750,00

DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 30 2,42% 0,08%| $ 120.750,00

DEL 01/10/2019 AL 30/10/2019 30 2,39% 0,08%| $ 119.375,00

DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 30 2,38% 0,08%| § 118.937,50

DEL 01/12/2019 AL 30/12/2019 30 2,36% 0,08%| $ 118.187,50

DEL 01/01/2020 AL 30/01/2020 30 2,35% 0,08%| § 117.312,50

DEL 01/02/2020 AL 30/02/2020 30 2,38% 0,08%| $ 119.125,00

DEL 01/03/2020 AL 30/03/2020 30 2,37% 0,08%| § 118.437,50

DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020 30 2,34% 0,08%| $ 116.812,50

DEL 01/05/2020 AL 30/05/2020 30 2,27% 0,08%| § 113.687,50

DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020 30 2,27% 0,08%| $ 113.250,00

DEL 01/07/2020 AL 30/07/2020 30 2,27% 0,08%| § 113.250,00

DEL 01/08/2020 AL 30/08/2020 30 2,29% 0,08%| $ 114.312,50

DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 30 2,29% 0,08%| § 114.687,50




DEL 01/10/2020 AL 30/10/2020 30 2,26% 0,08%| $ 113.062,50
DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 30 2,23% 0,07%| $ 111.500,00
DEL 01/12/2020 AL 30/12/2020 30 2,18% 0,07%| $ 109.125,00
DEL 01/01/2021 AL 30/01/2021 30 2,17% 0,07%| $ 108.250,00
DEL 01/02/2021 AL 30/02/2021 30 2,19% 0,07%| $ 109.625,00
DEL 01/03/2021 AL 30/02/2021 30 2,18% 0,07%| $ 108.812,50
DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 30 2,16% 0,07%| $ 108.187,50
DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 30 2,15% 0,07%| $ 107.625,00
DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 30 2,15% 0,07%| $ 107.562,50
DEL 01/07/2021 AL 30/07/2021 30 2,15% 0,07%| $ 107.375,00
DEL 01/08/2021 AL 30/08/2021 30 2,16% 0,07%| $ 107.750,00

En estos terminos dejo presentada la liquidacion aducida. Cordialmente,

B G T e e

ASTRID  ELIANA  GOMEZ

PORTELA

C.C. 1.110.451.880 de Ibagué

T.P.187.546 C. S. J.
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Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Tolima - Armero

De: astrid gomez <as.t.go@hotmail.com>

Enviado el: martes, 16 de noviembre de 2021 15:05

Para: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Tolima - Armero

Asunto: RE: Rad No.2018 - 00078-00 Bco. Agrario vs. Blanca Ines Garcia V. actualizacion
Crédito.

Datos adjuntos: 2018-78 autorizacion cuenta email para liquidaciones.pdf

Categorias: PENDIENTE

Buenas tardes

Dra. MANUELA CALLE
Secretaria JUZGADO 02 PROMISCUO GUAYABAL

Anexo autorizacién solicitada en correo anterior, confirmando que la liquidacion presentada
proviene del abogado RUBEN ESPINOSA que hace parte de mi equipo de trabajo

agradezco su atencion

Cordialmente,

Astrid E Gémez P.
Abogada

__ponas Bl cn les de LA

Proteger el medio ambiente esta en tus manos. No desperdicies los recursos naturales, antes de imprimir este
mensaje asegurate de que es completamente necesario.

De: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Tolima - Armero <j02prmpalguayabal@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 16 de noviembre de 2021 9:05 a. m.

Para: as.t.go@hotmail.com <as.t.go@hotmail.com>

Asunto: RV: Rad No.2018 - 00078-00 Bco. Agrario vs. Blanca Ines Garcia V. actualizacion Crédito.

Buenos dias

Toda vez el correo que antecede no proviene desde la direccidn electrénica informada por usted en
la demanda, le solicito confirmar que el contenido del mismo proviene de usted.

MANUELA CALLE GUEVARA
SECRETARIA



JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
ARMERO GUAYABAL, TOLIMA
j02prmpalguayabal@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cel: 3186684547

De: ruben espinosa garcia <reg1228@hotmail.com>

Enviado: jueves, 11 de noviembre de 2021 16:06

Para: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Tolima - Armero <j02prmpalguayabal@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Rad N0.2018 - 00078-00 Bco. Agrario vs. Blanca Ines Garcia V. actualizacién Crédito.

Me permito presentar el documento de la referencia debidamente firmado por la apoderada de la parte
actora.
cordialmente.,

DEPENDIENTE JUDICIAL AUTORIZADO
RUBEN ESPINOSA GARCIA

C.C. 14241324 DE |bagué
T.P.225.427V C.S.J.



1. ASTRID ELIANA GOMEZ PORTELA

67/ e LD ABOGADA - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
: ‘”“N CONCILIADORA EN DERECHO ~ CAMARA DE COMERCIO DE BAGUE
wf| V] ESPECIALISTA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO - UNISABANA
Sefior(a)
JUEZ SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUAYABAL
E. S. D.

REF. Ejecutivo de BANCO AGRARIO DE COLOMBIA contra BLANCA INES GARCIA

RAD. 2018-078

ASTRID ELIANA GOMEZ PORTELA, obrando en condicién de apoderada del BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A., dentro del proceso de la referencia, solicito al Despacho tener en cuenta la
liquidacion de crédito aportada desde el correo electrénico del abogado RUBEN ESPINOSA GARCIA
REG1228@HOTMAIL.COM quien se encuentra autorizado para actuar como dependiente judicial
dentro del proceso de la referencia y también se encuentra adelantando el trabajo de presentar las
liquidaciones del crédito actualizada ante los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de su
despacho. De forma respetuosa y bajo mi responsabilidad, solicito tener en cuenta este correo para
efecto de la presentacion de liquidaciones, como integrante de mi equipo de trabajo.

Agradezco su sefioria la atencion y desarrollo conforme las reglas aplicables al CGP para esta etapa
judicial.

Cordialmente,
o fP

ASTRID ELIANA GOMEZ PORTELA
C.C1.110.451.880 de Ibagué
T.P.187.546 C. S. J.

carrera 4 N° 9-44 EDIFICIO CALIMA OfICINA . 101 - lbagué, Cel, 318-593-59-07 E-mail:
as.t.oo@hotwmail.com
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