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Fwd: LIQUIDACION BANCO AGRARIO S.A VS PAOLA ANDREA RAMIREZ
HERNANDEZ RAD.2019/00171

linda garcia <lindacarolinagarcia2@gmail.com>
Mar 2/05/2023 9:21 AM

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Tolima - Rovira <j01prmrovira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (230 KB)

PAOLA ANDREA RAMIREZ HERNANDEZ.pdf;

Señores Juzgado buenos dias me permito solicitar por tercera vez su colaboración y apoyo en
darle tramite prioritario al memorial que antecede toda vez que se aportó la liquidacion de
credito desde el 3 de mayo 2021 cumpliendo más de un año y no se le ha dado tramite.
Agradezco gestión y apoyo 

---------- Forwarded message ---------
De: linda garcia <lindacarolinagarcia2@gmail.com>
Date: mié, 9 mar 2022 a la(s) 11:02
Subject: Fwd: LIQUIDACION BANCO AGRARIO S.A VS PAOLA ANDREA RAMIREZ HERNANDEZ
RAD.2019/00171
To: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Tolima - Rovira
<j01prmrovira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señores Juzgado buenos dias me permito solicitar su colaboración y apoyo en darle tramite
prioritario al memorial que antecede toda vez que se aportó la liquidacion de credito desde el 3
de mayo 2021 y no se le ha dado tramite. Agradezco gestión y apoyo

---------- Forwarded message ---------
De: linda garcia <lindacarolinagarcia2@gmail.com>
Date: lun, 3 may 2021 a la(s) 13:38
Subject: LIQUIDACION BANCO AGRARIO S.A VS PAOLA ANDREA RAMIREZ HERNANDEZ
RAD.2019/00171
To: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Tolima - Rovira
<j01prmrovira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas tardes, para los fines legales pertinentes me permito enviar por archivo
adjunto LIQUIDACION DE CREDITO del proceso de la referencia para su respectivo trámite.

-- 
Cordial saludo,

Linda Carolina Garcia Aranda 
Abogada Titulada 
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C.C. No.38.140.502 de Ibaguè 
T.P. No.186.404 del C.S.J.

POR FAVOR ACUSAR RECIBIDO DE ESTE CORREO



_________________________________________________________________ 
CEL.3102304436 IBAGUE, CORREO ELECTRONICO 

lindacarolinagarcia2@gmail.com 

 

LINDA CAROLINA GARCIA ARANDA 

      ABOGADA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

                                                                                                                               
 

Señor 

JUEZ PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE ROVIRA-TOLIMA 

E.  S.  D. 

 

 

REF. PROCESO EJECUTIVO DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. CONTRA PAOLA ANDREA 
RAMIREZ HERNANDEZ. RAD. No.  2019/00171. 

 

LINDA CAROLINA GARCIA ARANDA, mayor de edad y vecina de la ciudad de Ibagué, abogada en 

ejercicio, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y representación de 

Banco Agrario de Colombia S.A., Nit. No.800037800-8, atentamente me permito ANEXAR 

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS.   

 

 

Del señor Juez,   
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DE LA OBLIGACIÓN: 725066600187892  

 

FECHA MES 
TASA DE 

INTERES 
DIAS CAPITAL 

 

INTERES 

16/09/2018 SEPTIEMBRE 2,19 14 8.000.000,00 81.760,00 

1/10/2018 OCTUBRE 2,17 30 8.000.000,00 173.600,00 

1/11/2018 NOVIEMBRE 2,16 30 8.000.000,00 172.800,00 

1/12/2018 DICIEMBRE 2,15 30 8.000.000,00 172.000,00 

1/01/2019 ENERO 2,12 30 8.000.000,00 169.600,00 

1/02/2019 FEBRERO 2,18 28 8.000.000,00 162.773,33 

1/03/2019 MARZO 2,14 30 8.000.000,00 171.200,00 

1/04/2019 ABRIL 2,14 30 8.000.000,00 171.200,00 

1/05/2019 MAYO 2,14 30 8.000.000,00 171.200,00 

1/06/2019 JUNIO 2,14 30 8.000.000,00 171.200,00 

1/07/2019 JULIO 2,13 30 8.000.000,00 170.400,00 

1/08/2019 AGOSTO 2,14 30 8.000.000,00 171.200,00 

1/09/2019 SEPTIEMBRE 2,14 30 8.000.000,00 171.200,00 

1/10/2019 OCTUBRE 2,12 30 8.000.000,00 169.600,00 

1/11/2019 NOVIEMBRE 2,11 30 8.000.000,00 168.800,00 

1/12/2019 DICIEMBRE 2,10 30 8.000.000,00 168.000,00 

1/01/2020 ENERO 2,08 30 8.000.000,00 166.400,00 

1/02/2020 FEBRERO 2,11 29 8.000.000,00 163.173,33 

1/03/2020 MARZO 2,10 30 8.000.000,00 168.000,00 

1/04/2020 ABRIL 2,08 30 8.000.000,00 166.400,00 

1/05/2020 MAYO 2,03 30 8.000.000,00 162.400,00 

1/06/2020 JUNIO 2,02 30 8.000.000,00 161.600,00 

1/07/2020 JULIO 2,02 30 8.000.000,00 161.600,00 

1/08/2020 AGOSTO 2,04 30 8.000.000,00 163.200,00 

1/09/2020 SEPTIEMBRE 2,04 30 8.000.000,00 163.200,00 

1/10/2020 OCTUBRE 2,02 30 8.000.000,00 161.600,00 

1/11/2020 NOVIEMBRE 1,99 30 8.000.000,00 159.200,00 

1/12/2020 DICIEMBRE 1,95 30 8.000.000,00 156.000,00 

1/01/2021 ENERO 1,94 30 8.000.000,00 155.200,00 

1/02/2021 FEBRERO 1,96 28 8.000.000,00 146.346,67 

1/03/2021 MARZO 1,95 30 8.000.000,00 156.000,00 

1/04/2021 ABRIL 1,94 30 8.000.000,00 155.200,00 

INTERESES CORRIENTES 1.813.377,00 
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INTERESES DE MORA   $    4.890.853,33  

SALDO DE LA OBLIGACION  $  14.704.230,33  
 

 

 

 

 

TOTAL $  14.704.230,33 

 

 

 

 

 

 

 


