31/8/2020 Correo: Mildred Yadira Brochero Guzman - Outlook

RV: RAD. 2018-00484 - LIQUIDACION DEL CREDITO

Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Atlantico - Soledad <jO1prmpalfsoledad@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 27/08/2020 11:31
Para: Mildred Yadira Brochero Guzman <mbrocheg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Saludo Cordial
Por medio del presente doy traslado de la solicitud de la fecha dentro del proceso de la referencia para su tramite.
Att.

Miguel Miranda
Escribiente

2 % Rama Judicial Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad

RePUbhca de Colombia Calle 20, Carrera 21 Esquina Primer Piso

ﬂi jOTprmpalfscledad@cendoj.ramajudicial.gov.co

Presentacion de demandas en familia circuito Soledad
repartofamiliajudsoledad@cendoj.ramajudicial.gov.co

¢ Soledad - Atléntico

De: ELIZABETH POLO PARRA <eli.polo@hotmail.com>

Enviado: jueves, 27 de agosto de 2020 0:53

Para: Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Atlantico - Soledad <j01prmpalfsoledad@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Hilary Paola Royero Jimenez
<hilaryroyero24@gmail.com>

Asunto: RAD. 2018-00484 - LIQUIDACION DEL CREDITO

Sefiora
JUEZ PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE SOLEDAD.
E. S. D.

Ref.: Ejecutivo DE Alimentos
De: HILARY ROYERO JIMENEZ y Otra.
Contra: LUIS RAFAEL ROYERO.

Rad.: 2018 - 00484

ELIZABETH POLO PARRA, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, Abogada titulada y en ejercicio,
identificada con la Cédula de Ciudadania No 23.191.468 de Soplaviento (Bol) y portadora de la Tarjeta Profesional No.
296967 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderada de la parte ejecutante en el proceso de la
referencia, por medio del presente escrito y de manera comedida me permito aportar la LIQUIDACION DEL CREDITO,
previo los siguientes lineamientos y aclaraciones:

¢ Al momento de proferirse el mandamiento de pago de fecha 19 de noviembre de 2018 se incurrieron en varios
errores involuntarios por parte del Despacho judicial, dentro de los que se destacan la confusion en la calidad de las
partes, colocando a la suscrita apoderada judicial como la demandante del proceso y a la joven HILARY ROYERO
JIMENEZ como menor de edad siendo ya mayor, lo que culminé en errores del oficio de embargo, al llegar los
primeros titulos descontados a favor de ELIZABETH POLO PARRA (CC. No. 23191468).

¢ De igual manera se dispuso oficiar al pagador de TEMPO SAS. Ordenando que como cuota alimentaria se
descontaran $211.800 mensuales, cuando lo correcto era que se descontaran la suma de $423.600 mensuales
($211.800 quincenales).

¢ Estos errores fueron posteriormente corregidos mediante Auto de fecha 30 de agosto de 2019 y se actualizaron los
valores a cuota alimentaria de $449.016 mensuales.

* No obstante y ya corregido los errores, las cuotas alimentarias depositadas por el ente pagador antes de la
correccion estaban llegando por valor de $211.800 mensuales y no de $423.600 por lo que se acumularon un valor
de $211.800 de saldo faltante mensualmente, los cuales deben ser compensados con los valores que por la deuda
pendiente objeto de demanda se encuentran a disposicion del despacho, aclarando que dichas compensaciones
deben ser hasta completar lo faltante de las cuotas alimentarias, y el restante quedaria para el pago de la deuda
motivo de la Litis.
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que el Ente Pagador comenzo6 a generar titulos de pago de cuota alimentaria a partir del 14 de enero de 2018.

Correo: Mildred Yadira Brochero Guzman - Outlook

* La Sentencia adiada 11 de marzo de 2020 ordena “SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION de alimentos presentada a
través de apoderado por la joven HILARY PAOLA ROYERO JIMENEZ, en contra del sefior LUS RAFAEL ROYERO
CANTILLO, por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.
($ 3.692.800) correspondiente a las cuotas alimentarias adeudadas desde marzo de 2017 hasta agosto de 2018 y
las cuotas que en lo sucesivo se causen.

¢ Conforme al Historico de titulos generados y cancelados desde la presentacion de la demanda se puede constatar

¢ Los titulos descontados al demandado LUIS RAFAEL ROYERO JIMENEZ (CC. No, 8.761.068) estuvieron llegando

a favor de ELIZABETH POLO PARRA (CC. No. 23.191.468) y de HILARY PAOLA ROYERO JIMENEZ (CC. No.
1.042.463.440), por lo cual se deben tener en cuenta estas identificaciones al momento de constatar los titulos

entregados y por entregar.
Conforme a lo anterior procedemos a presentar para su estudio y aprobacion la siguiente LIQUIDACION DEL CREDITO:

2017 | 04 $400.000 $208.300 $208.300 $191.700 0,50 1,0 $0,00 $0,00
2017| 05 $400.000 $258.300 $258.300 $ 350.000 0,50 1,0 $1.041,50 $1.041,50
2017 | 06 $400.000 $328.300 $328.300 $ 330.000 0,50 1,0 $1.291,50 $2.333,00
2017 | 07 $400.000 $428.300 $428.300 $ 300.000 0,50 1,0 $1.641,50 $3.974,50
2017 | 08 $400.000 $478.300 $478.300 $ 350.000 0,50 1,0 $2.141,50 $6.116,00
2017| 09 $400.000 $728.300 $728.300 $ 150.000 0,50 1,0 $2.391,50 $8.507,50
2017 | 10 $400.000 $838.300 $838.300 $ 290.000 0,50 1,0 $3.641,50 $12.149,00
2017 11 $400.000 $965.800 $965.800 $ 272.500 0,50 1,0 $4.191,50 $16.340,50
2017 12 $400.000 $895.800 $895.800 $ 470.000 0,50 1,0 $4.829,00 $21.169,50
2018 | 01 $423.600 $1.319.400 $1.319.400 0,50 1,0 $4.479,00 $25.648,50
2018 | 02 $423.600 $1.543.000 $1.543.000 $ 200.000 0,50 1,0 $6.597,00 $32.245,50
2018| 03 $423.600 $1.766.600 $1.766.600 $ 200.000 0,50 1,0 $7.715,00 $39.960,50
2018| 04 $423.600 $2.190.200 $2.190.200 0,50 1,0 $8.833,00 $48.793,50
2018| 05 $423.600 $2.613.800 $2.613.800 0,50 1,0 $10.951,00 $59.744,50
2018| 06 $423.600 $3.037.400 $3.037.400 0,50 1,0 $13.069,00 $72.813,50
2018 | 07 $423.600 $3.461.000 $3.461.000 0,50 1,0 $15.187,00 $88.000,50
2018| 08 $423.600 $3.884.600 $3.884.600 0,50 1,0 $17.305,00 $105.305,50
2018 | 09 $423.600 $4.308.200 $4.308.200 0,50 1,0 $19.423,00 $124.728,50
2018| 10 $423.600 $4.731.800 $4.731.800 0,50 1,0 $21.541,00 $146.269,50
2018 11 $423.600 $5.155.400 $5.155.400 0,50 1,0 $23.659,00 $169.928,50
2018 | 12 $423.600 $5.579.000 $5.579.000 0,50 1,0 $25.777,00 $195.705,50
2019 01 $449.016 $5.922.116 $5.922.116 $ 105.900 0,50 1,0 $27.895,00 $36.269,50 $ 187.331
2019| 02 $449.016 $6.159.332 $6.159.332 $ 211.800 0,50 1,0 $29.610,58 -$496.477,92 $ 562.358
2019| 03 $449.016 $6.396.548 $6.396.548 $ 211.800 0,50 1,0 $30.796,66 -$927.321,26 $ 461.640
2019| 04 $449.016 $6.633.764 $6.633.764 $ 211.800 0,50 1,0 $31.982,74 | -$1.438.071,52 $542.733
2019| 05 $449.016 $6.870.980 $6.870.980 $ 211.800 0,50 1,0 $33.168,82 | -$1.404.902,70 $ 509.732
2019| 06 $449.016 $7.319.996 $7.319.996 0,50 1,0 $34.354,90 | -$1.370.547,80 $821.634
2019 | 07 $449.016 $7.769.012 $7.769.012 0,50 1,0 $36.599,98 | -$1.333.947,82
2019| 08 $449.016 $8.218.028 $8.218.028 0,50 1,0 $38.845,06 | -$1.295.102,76
2019| 09 $449.016 $8.243.444 $8.243.444 $ 423.600 0,50 1,0 $41.090,14 | -$1.254.012,62
2019| 10 $449.016 $8.467.952 $8.467.952 $ 224.508 0,50 1,0 $41.217,22 | -$1.489.261,40 $ 276.466
2019 11 $449.016 $8.467.952 $8.467.952 $449.016 0,50 1,0 $42.339,76 | -$2.031.966,64 $ 585.045
2019 12 $449.016 $8.467.952 $8.467.952 $ 449.016 0,50 1,0 $42.339,76 | -$2.543.671,88 $ 554.045
2020 01 $475.957 $8.494.893 $8.494.893 $ 449.016 0,50 1,0 $42.339,76 | -$3.208.008,12 $706.676
2020| 02 $475.957 $8.521.834 $8.521.834 $449.016 0,50 1,0 $42.474,47 | -$3.610.593,66 $ 445.060
2020| 03 $475.957 $8.548.775 $8.548.775 $ 449.016 0,50 1,0 $42.609,17 | -$3.920.183,49 $ 352.199
2020| 04 $475.957 $8.351.208 $8.351.208 $673.524 0,50 1,0 $42.743,88 | -$4.100.063,61 $ 222.624
2020| 05 $475.957 $8.827.165 $8.827.165 0,50 1,0 $41.756,04 | -$4.058.307,57
2020| 06 $475.957 $9.303.122 $9.303.122 0,50 1,0 $44.135,83 | -$4.014.171,75
2020| 07 $475.957 $9.105.555 $9.105.555 $ 673.524 0,50 1,0 $46.515,61 | -$3.967.656,14
2020| 08 $475.957 $9.581.512 $9.581.512 0,50 1,0 $45.527,78 | -$3.922.128,36

$9.581.512,00 -$3.922.128,36

$5.659.383,64
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Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON
64/110 ($5.659.383,64)

Sirvase dar traslado a la respectiva liquidacion y se ordene por Secretaria la entrega de los titulos acumulados.

De la sefora Juez,
Atentamente,

ELIZABETH POLO PARRA
C.C. No. 23.191.468 de Soplaviento (Bol).
T.P. No. 296967 del C. S. de la J.
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