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RV: REMISION MEMORIAL RDO. 019 2022 00041

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 25/04/2022 18:06
Para: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecución - Antioquia - Medellín <j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Gladys Estela
Ramirez Gomez <gramireg@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Maria Alejandra Perez Romero
<mperezrom@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 19 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto19me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 20 de abril de 2022 14:05

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: clarass1@une.net.co <clarass1@une.net.co>

Asunto: REMISION MEMORIAL RDO. 019 2022 00041
 
Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir memorial para el proceso con radicado 050014003 019 2022 00041
00, toda vez que el proceso se les remitió para ser repartido ante los Jueces Civiles del Circuito de Ejecución.

Solicito amablemente se acuse recibo de este correo.


Atentamente,


Juzgado Diecinueve Civil del Circuito
Carrera 50 No. 51-23, oficina 504. Ed. Mariscal Sucre

2511759
ccto19me@cendoj.ramajudicial.gov.co


De: Clara Sierra <clarass1@une.net.co>

Enviado: martes, 19 de abril de 2022 8:11 a. m.

Para: Juzgado 19 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto19me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: 2022-41 APORTO LIQUIDACION DE CREDITO
 
 
Buenos días,
Por medio del presente correo adjunto memorial 2022-41.
 
Por su atención muchas gracias.

Atentamente,


Juan David Figueroa Rivas.
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Calle 4 Sur N° 43A - 195. OF 123
El Centro ejecutivo
Correo Electrónico: clarass1@une.net.co
Tel: 4017439
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

mailto:clarass1@une.net.co


 

Señor (a) 

JUEZ 19 CIVIL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN 

E.            S.     D. 

 

 
 
 
Por medio del presente escrito nos permitimos aportar liquidaciones de crédito 
actualizadas para el proceso de la referencia. 

 

 

De antemano muchas gracias por su colaboración 
 
 
Del Señor Juez, 

 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 

JUAN DAVID FIGUEROA RIVAS 

T.P N° 95.163 del C.S de la J 

C.C N° 71.394.278 

  Bancolombia S.A. 

 

 

REFERENCIA: EJECUTIVO  

ASUNTO: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO 

DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A 

DEMANDADO: SEBASTIAN RICO ALVAREZ 

RADICADO: 2022-41 



Medellin, abril 13 de 2022

Producto Crédito

Pagaré 3100103809

Ciudad

Titular SEBASTIAN RICO ALVAREZ

Cédula o Nit. 71,780,735

Crédito 3100103809

Mora desde

Tasa máxima Actual 28.58%

Capital

Int. Corrientes a fecha de demanda

Intereses por Mora

Seguros
Total demanda

#N/D

#N/D

Capital

Interes Corriente 

Intereses por Mora

Seguros en Demanda

Total Demanda

Capital

Interes Corriente 

SSEAC

#N/D Cuotas en mora a Dic. 31 de 1999 : 5

#N/D #N/D

#N/D

#N/D

Valor en pesos Valor en UVR

#N/D #N/D

0.00

33,646,777.49

0.00

368,439,034.49

Valor en pesos

334,792,257.00

#¡VALOR!

Saldo de la obligación a  abr 13 de 2022

0.00

0.00
334,792,257.00

334,792,257.00

0.00

octubre 21 de 2021

Liquidación de la Obligación a   oct 21 de 2021

Valor en pesos



Concepto

Fecha de 

pago o 

proyección

T. Int. 

Remuneratorio 

y/o T. Int. Mora

Días 

Liq.
Capital Pesos

Interés 

remuneratorio 

Pesos

Interés de mora 

Pesos

Valor abono a 

capital pesos

Valor abono a 

interés 

remuneratorio 

pesos

Valor abono a 

interés de 

mora pesos

Valor abono a 

seguro pesos

Total abonado 

pesos

Saldo capital 

pesos después 

del pago

Saldo interés 

remuneratorio 

en pesos 

después del 

pago

Saldo interés de 

mora en pesos 

después del pago

Saldo total en 

pesos después del 

pago

Saldo Inicial oct/21/2021 334,792,257.00 0.00 0.00 334,792,257.00 0.00 0.00 334,792,257.00

Saldos para Demanda oct-21-2021 0.00% 0 334,792,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334,792,257.00 0.00 0.00 334,792,257.00

Cierre de Mes oct-31-2021 22.80% 10 334,792,257.00 0.00 1,889,222.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334,792,257.00 0.00 1,889,222.96 336,681,479.96

Cierre de Mes nov-30-2021 23.03% 30 334,792,257.00 0.00 7,641,480.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334,792,257.00 0.00 7,641,480.71 342,433,737.71

Cierre de Mes dic-31-2021 23.25% 31 334,792,257.00 0.00 13,639,421.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334,792,257.00 0.00 13,639,421.84 348,431,678.84

Cierre de Mes ene-31-2022 23.49% 31 334,792,257.00 0.00 19,693,120.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334,792,257.00 0.00 19,693,120.23 354,485,377.23

Abono feb-2-2022 24.25% 2 334,792,257.00 0.00 20,091,635.97 0.00 0.00 187,162.18 0.00 187,162.18 334,792,257.00 0.00 19,904,473.79 354,696,730.79

Abono feb-23-2022 24.25% 21 334,792,257.00 0.00 24,112,628.12 0.00 0.00 7,659.32 0.00 7,659.32 334,792,257.00 0.00 24,104,968.80 358,897,225.80

Abono feb-24-2022 24.25% 1 334,792,257.00 0.00 24,304,167.40 0.00 0.00 50,753.87 0.00 50,753.87 334,792,257.00 0.00 24,253,413.53 359,045,670.53

Abono feb-25-2022 24.25% 1 334,792,257.00 0.00 24,452,612.14 0.00 0.00 42,783.07 0.00 42,783.07 334,792,257.00 0.00 24,409,829.07 359,202,086.07

Cierre de Mes feb-28-2022 24.25% 3 334,792,257.00 0.00 25,007,780.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334,792,257.00 0.00 25,007,780.53 359,800,037.53

Abono mar-15-2022 24.45% 15 334,792,257.00 0.00 28,031,006.77 0.00 0.00 92,027.03 0.00 92,027.03 334,792,257.00 0.00 27,938,979.74 362,731,236.74

Cierre de Mes mar-31-2022 24.45% 16 334,792,257.00 0.00 31,164,722.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334,792,257.00 0.00 31,164,722.35 365,956,979.35

Abono abr-7-2022 25.13% 7 334,792,257.00 0.00 32,607,288.89 0.00 0.00 50,430.75 0.00 50,430.75 334,792,257.00 0.00 32,556,858.14 367,349,115.14

Abono abr-11-2022 25.13% 4 334,792,257.00 0.00 33,380,422.32 0.00 0.00 145,173.99 0.00 145,173.99 334,792,257.00 0.00 33,235,248.33 368,027,505.33

Saldos para Demanda abr-13-2022 25.13% 2 334,792,257.00 0.00 33,646,777.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334,792,257.00 0.00 33,646,777.49 368,439,034.49

SEBASTIAN RICO ALVAREZ


