9/12/21 13:00 Correo: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecucion - Antioquia - Medellin - Outlook

RV: SOLICITO CORREO ELECTRONICO DEL SECUESTRE NOMBRADO Y ANEXO
LIQUIDACION DE CREDITO, RADICADO: 2013-409

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 09/12/2021 9:50

Para: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecucién - Antioquia - Medellin <j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Katherine
Henao Santa <khenaos@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Gladys Estela Ramirez Gomez <gramireg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: andres albeiro galvis <aygmemoriales@gmail.com>

Enviado: jueves, 9 de diciembre de 2021 9:47 a. m.

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SOLICITO CORREO ELECTRONICO DEL SECUESTRE NOMBRADO Y ANEXO LIQUIDACION DE CREDITO,
RADICADO: 2013-409

Sefior

Juzgado 1 Civil Circuito De Oralidad De Medellin
3 de Ejecucion

DEMANDANTE: MARGARITA ROJAS VDA DE CALLEJAS
DEMANDADO: FRANCISCO JAVIER CHICA

RADICADO: 2013-409

Atentamente

ANDRES ALBEIRO GALVIS ARANGO
C.C. 8433796
T.P. NO. 155.255 del C.S de la JUD
2507400
3104692034

Remitente notificado con
Mailtrack
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Andres Galvis

Especialista en Derecho Comercial U.PB

SENOR
JUEZ 1 CIVIL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLiN

3 DE EJECUCION

DEMANDANTE: MARGARITA ROJAS VIUDA DE CALLEJAS
DEMANDADO: 'FRANCISCO JAVIER CHICA

RADICADO: 2013 - 409

ASUNTO: SOLICITO CORREO ELECTRONICO DEL SECUESTRE

NOMBRADO Y ANEXO LIQUIDACION DE CREDITO.

ANDRES ALBEIRO GALVIS ARANGO, abogado titulado, inscrito y en ejercicio,
persona mayor, vecino y residente de Medellin, identificado con cedula de
ciudadania N°8.433.796 de ltagiii y portador de la tarjeta profesional N°155.255 del
C.S.J, actuando como apoderado de la parte demandante, comedidamente le

manifiesto al Juzgado lo siguiente:

PRIMERO: Teniendo en cuenta el auto del 30 de Noviembre de 2021,
comedidamente le solicito al despacho indicar el correo electrénico del secuestre
nombrado (INSOP S.A.S) mediante esta providencia, toda vez que se procedi6 a
enviar la comunicacién a dicha entidad se evidencia que la direccion de correo

electrénico tiene un error, lo que imposibilita realizar la notificacion del secuestre.

SEGUNDO: Por otro lado, me permito anexar liquidacién de crédito.

Atentamente,

ANDRES ALBEIRQ GALVIS ARANGO.
CC: No 8.433.796 DENTAGUI
T.P. No 155.255 del C.S. de la J.

Cra 80A No. 32EE —72 Of. 1120 Edificio Ofix 33 — Telefax: 250 7400 — Email: ayememoriales@gmail.com
Medellin
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NOMBRAMIENTO DE SECUESTRE 1-2013-409

2 mensajes

andres albeiro galvis <aygmemoriales@gmail.com> 7 de diciembre de 2021, 8:53
Para: secretari@insop.com.co '

SENORES
INSOP S.A.S

ANDRES ALBEIRO GALVIS ARANGO, persona mayor, identificado con cédula de ciudadania
N°8.433.796 de Itaglii y abogado titulado portador de la tarjeta profesional N°155.255 del C.S.J,
actuando como apoderado de la parte demandante en el Proceso Ejecutivo con radicado
050013103001 2013 00409 00 que cursa en el Juzgado Cuarto civil municipal de ejecucién de
Medellin, de manera respetuosa les informo que fueron nombrados como secuestre dentro del
Proceso anteriormente Referido, donde la demandante es la Sefiora margarita rojas viuda de
callejas contra Francisco Javier Chica Gutiérrez

Sirvase aceptar el cargo dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibido de esta comunicacion,
so pena de ser sancionado por la no aceptacion del cargo sin ninguna justificacion.
Para efectos de notificacion, solicite copia del expediente a la direccién electronica del

juzgado serejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co

Anexo Providencia Judicial donde fue nombrado.

Remitente notificado con
\ Mailtrack

@ NOMBRA SECUESTRE 1-2013-409.pdf
121K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 7 de diciembre de 2021, 8:53
Para: aygmemoriales@gmail.com

No se ha encontrado la direccién

Tu mensaje no se ha entregado a secretari@insop.com.co
porque no se ha encontrado la direcciéon o esta no puede recibir
correo.

Esta es la respuesta del servidor remoto:

550 No Such User Here
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Final-Recipient: rfc822; secretari@insop.com.co

Action: failed

Status: 5.0.0

Remote-MTA: dns; insop.com.co. (192.185.78.60, the server for the domain insop.com.co.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 No Such User Here

Last-Attempt-Date: Tue, 07 Dec 2021 05:53:47 -0800 (PST)

- Mensaje reenviado --——--—-

From: andres albeiro galvis <aygmemoriales@gmail.com>
To: secretari@insop.com.co

Cc:

Bcec:

Date: Tue, 7 Dec 2021 08:53:41 -0500

Subject: NOMBRAMIENTO DE SECUESTRE 1-2013-409
----- Message truncated -----

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7 1020b4 17 1&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8124511708589794546 &simpl=msg-f%3A171849567... 2/2



JUZGADO
LIQUIDACION DE CREDITO

Medellin,

Plazo TEA pactada, a mensual >>> o ] |Plazo Hasta :
Tasa mensual pactada 2> Y W]
Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima
Mora TEA pactada, a mensual >>> Mora Hasta (Hoy) 30-dic-21
Tasa mensual pactada >>> | Sy Comercial X
Resultado tasa pactada o pedida >> Méaxima | Consumo

Saldo de capital, Fol. >>| Microc u Ot

Intereses en sentencia o liquidacién anterior, Fol. >>

Vigencia Brio. Cte., ::::::1 Tasa i '"_s:;z;::s‘é LIQUIDACIGN DEL CREDITO

Desde Hasta |Efec, Anual | Autorizada Aplicablc! cap":'::':suoms Capital liguidable Dias Intereses
22-may-13 | 31-may-13 1.5 0.00 0.00 0.00
22-may-13| 31-may-13 20.83% 2.28% 2.292% 170,000,000.00 170,000,000.00 9 1,168,747.10
01-jun-13 30-jun-13 20.83% 2.29% 2.292% 170,000,000.00] 30 3,895,823.66
01-jul-13 31-jul-13 20.34% 2.24% 2.244% 170,000,000.00] 30 3,814,460.14
01-ago-13| 31-ago-13 20.34% 2.24% 2.244% 170,000,000.00] 30 3,814,460.14
01-sep-13 30-sep-13 20.34% 2.24% 2.244% 170,000,000.00] 30 3,814,460.14
01-oct-13 31-oct-13 19.85% 2.20% 2.196% 170,000,000.00] 30 3,732,675.48
01-nov-13 30-nov-13 19.85% 2.20% 2.196% 170,000,000.00] 30 3,732,675.48
01-dic-13 31-dic-13 19.85% 2.20% 2.196% 170,000,000.00] 30 3,732,675.48
01-ene-14| 31-ene-14 19.65% 2.18% 2.176% 170,000,000.00] 30 3,699,171.92
01-feb-14 28-feb-14 19.65% 2.18% 2.176% 170,000,000.00] 30 3,699,171.92
01-mar-14| 31-mar-14 19.65% 2.18% 2.176% 170,000,000.00] 30 3,699,171.92
01-abr-14 30-abr-14 19.63% 2.17% 2.174% 170,000,000.00] 30 3,695,817.65
01-may-14| 31-may-14 19.63% 217% 2.174% 170,000,000.00] 30 3,695,817.65
01-jun-14 30-jun-14 19.63% 2.17% 2.174% 170,000,000.00f 30 3,695,817.65
01-jul-14 31-jul-14 19.33% 2.14% 2.144% 170,000,000.00] 30 3,645,417.90
01-ago-14 31-ago-14 19.33% 2.14% 2.144% 170,000,000.00f 30 3,645,417.90
01-sep-14 30-sep-14 19.33% 2.14% 2.144% 170,000,000.00f 30 3,645,417.90
01-oct-14 31-oct-14 19.17% 2.13% 2.129% 170,000,000.00f 30 3,618,472.10
01-nov-14 30-nov-14 19.17% 2.13% 2.129% 170,000,000.00f 30 3,618.472.10
01-dic-14 31-dic-14 19.17% 2.13% 2.129% 170,000,000.00f 30 3,618,472.10
01-ene-15| 31-ene-15 19.21% 2.13% 2.132% 170,000,000.00{ 30 3,625,212.87
01-feb-15 28-feb-15 19.21% 2.13% 2.132% 170,000,000.00f 30 3,625,212.87
01-mar-15| 31-mar-15 19.21% 2.13% 2.132% 170,000,000.00f 30 3,625,212.87
01-abr-15 30-abr-15 19.37% 2.15% 2.148% 170,000,000.00f 30 3,652,147 .17
01-may-15| 31-may-15 19.37% 2.15% 2.148% 170,000,000.00f 30 3,652,147.17
01-jun-15 30-jun-15 19.37% 2.15% 2.148% 170,000,000.00f 30 3,652,147.17
01-jul-15 31-jul-15 19.26% 2.14% 2.137% 170,000,000.00f 30 3,633,634.78
01-ago-15| 31-ago-15 19.26% 2.14% 2.137% 170,000,000.00| 30 3,633,634.78
01-sep-15| 30-sep-15 19.26% 2.14% 2.137% 170,000,000.00{ 30 3,633,634.78
01-oct-15 31-0ct-15 19.33% 2.14% 2.144% 170,000,000.00f 30 3,645,417.90
01-nov-15 30-nov-15 19.33% 2.14% 2.144% 170,000,000.00| 30 3,645,417.90
01-dic-15 31-dic-15 19.33% 2.14% 2.144% 170,000,000.00f 30 3,645,417.90
01-ene-16 31-ene-16 19.68% 2.18% 2.179% 170,000,000.00] 30 3,704,201.98
01-feb-16 29-feb-16 19.68% 2.18% 2.179% 170,000,000.00] 30 3,704,201.98
01-mar-16| 31-mar-16 19.68% 2.18% 2.179% 170,000,000.00| 30 3,704,201.98
01-abr-16 30-abr-16 20.54% 2.26% 2.263% 170,000,000.00| 30 3,847,720.35
01-may-16| 31-may-16 20.54% 2.26% 2.263% 170,000,000.00{ 30 3,847,720.35
01-jun-16 30-jun-16 20.54% 2.26% 2.263% 170,000,000.00] 30 3,847,720.35
01-jul-16 31-jul-16 21.34% 2.34% 2.341% 170,000,000.00| 30 3,980,065.75
01-ago-16| 31-ago-16 21.34% 2.34% 2.341% 170,000,000.00] 30 3,980,065.75
01-sep-16 30-sep-16 21.34% 2.34% 2.341% 170,000,000.00] 30 3,980,065.75
01-oct-16 31-oct-16 21.99% 2.40% 2.404% 170,000,000.00| 30 4,086,786.85
O01-nov-16| 30-nov-16 21.99% 2.40% 2.404% 170,000,000.00{ 30 4,086,786.85
01-dic-16 31-dic-16 21.99% 2.40% 2.404% 170,000,000.00| 30 4,086,786.85
01-ene-17| 31-ene-17 22.34% 2.44% 2.438% 170,000,000.00{ 30 4,143,955.33
01-feb-17 28-feb-17 22.34% 2.44% 2.438% 170,000,000.00{ 30 4,143,955.33
01-mar-17| 31-mar-17 22.34% 2.44% 2.438% 170,000,000.00{ 30 4,143,955.33
01-abr-17 30-abr-17 22.33% 2.44% 2.437% 170,000,000.00| 30 4,142,324.81
01-may-17| 31-may-17 22.33% 2.44% 2.437% 170,000,000.00{ 30 4,142,324 81
01-jun-17 30-jun-17 22.33% 2.44% 2.437% 170,000,000.00{ 30 4,142,324.81
01-jul-17 31-jul-17 21.98% 2.40% 2.403% 170,000,000.00| 30 4,085,150.43
01-ago-17| 31-ago-17 21.98% 2.40% 2.403% 170,000,000.00| 30 4,085,150.43
01-sep-17 30-sep-17 21.98% 2.40% 2.403% 170,000,000.00| 30 4,085,150.43
01-oct-17 31-0ct-17 21.15% 2.32% 2.323% 170,000,000.00] 30 3,948,733.87
01-nov-17| 30-nov-17 21.15% 2.32% 2.323% 170,000,000.00| 30 3,948,733.87
01-dic-17 31-dic-17 21.15% 2.32% 2.323% 170,000,000.00| 30 3,948,733.87
01-ene-18| 31-ene-18 20.69% 2.28% 2.278% 170,000,000.00| 30 3,872,619.65
01-feb-18 28-feb-18 20.69% 2.28% 2.278% 170,000,000.00] 30 3,872,619.65
01-mar-18| 31-mar-18 20.69% 2.28% 2.278% 170,000,000.00| 30 3,872,619.65
01-abr-18 30-abr-18 20.48% 2.26% 2.257% 170,000,000.00] 30 3,837,749.63
01-may-18| 31-may-18 20.48% 2.26% 2.257% 170,000,000.00] 30 3,837,749.63
01-jun-18 30-jun-18 20.48% 2.26% 2.257% 170,000,000.00] 30 3,837,749.63
014ul-18| _ 31-ul-18| 20.03%|  2.21% 2.213% 170,000,000.00] 30 3,762,768.05
01-ago-18| 31-ago-18 20.03% 2.21% 2.213% 170,000,000.00] 30 3,762,768.05
01-sep-18 30-sep-18 20.03% 2.21% 2.213% 170,000,000.00{ 30 3,762,768.05
01-oct-18 31-0ct-18 19.63% 2.17% 2.174% 170,000,000.00f 30 3,695,817.65
01-nov-18| 30-nov-18 19.63% 217% 2.174% 170,000,000.00f 30 3,695,817.65
01-dic-18 31-dic-18 19.63% 217% 2.174% 170,000,000.00f 30 3,695,817.65
01-ene-19 31-ene-19 19.16% 2.13% 2.128% 170,000,000.00]{ 30 3,616,786.46
01-feb-19 28-feb-19 19.16% 2.13% 2.128% 170,000,000.00] 30 3,616,786.46
01-mar-19| 31-mar-19 19.16% 2.13% 2.128% 170,000,000.00| 30 3,616,786.46
01-abr-19 30-abr-19 19.32% 2.14% 2.143% 170,000,000.00] 30 3,643,735.14
01-may-19| 31-may-19 19.32% 2.14% 2.143% 170,000,000.00| 30 3,643,735.14
01-jun-19 30-jun-19 19.32% 2.14% 2.143% 170,000,000.00| 30 3,643,735.14
01jul-19| __ 31ul-19| 19.28%|  2.14% 2.139% 170,000,000.00] 30 3,637,002.28
01-ago-19| 31-ago-19 19.28% 2.14% 2.139% 170,000,000.00] 30 3,637,002.28
01-sep-19 30-sep-19 19.28% 2.14% 2.139% 170,000,000.00] 30 3,637,002.28




01-oct-19 31-0ct-19] 19.10% 2.12% 2.122% 170,000,000.00] 30 3,606,668.84
01-nov-19| 30-nov-19| 19.10% 2.12% 2.122% 170,000,000.00] 30 3,606,668.84
01-dic-19 31-dic-19| 19.10% 2.12% 2.122% 170.000,000.00] 30 3,606,668.84
O1-ene-20| 31-ene-20| 18.77% 2.09% 2.089% 170,000,000.00| 30 3,550,905.64
01-feb-20| 29-feb-20| 19.06% 2.12% 2118% 170,000,000.00| 30 3,599,920.15
01-mar-20| 31-mar-20| 18.95% 2.11% 2.107% 170,000,000.00] 30 3,581,346.35
01-abr-20|  30-abr-20| 18.69% 2.08% 2.081% 170,000,000.00] 30 3,537,357.56
01-may-20| 31-may-20| 18.19% 2.03% 2.031% 170,000,000.00 30 3,452,417.39
01-jun-20 30-jun-20]  18.12% 2.02% 2.024% 170,000,000.00] 30 3,440,489.18
01-jul-20 31-jul-20] 18.12% 2.02% 2.024% 170,000,000.00] 30 3,440,489.18
01-ago-20| 31-ago-20| 18.29% 2.04% 2.041% 170.000,000.00] 30 3,469.442.06
01-sep-20| 30-sep-20] 18.35% 2.05% 2.047% 170.000,000.00] 30 3,479,648.05
01-oct-20 31-0ct-20] 18.09% 2.02% 2.021% 170,000,000.00| 30 3,435,374.32
01-nov-20| 30-nov-20] 17.84% 2.00% 1.996% 170,000,000.00| 30 3,392,685.87
01-dic-20 31-dic-20|  17.46% 1.96% 1.957% 170.000,000.00] 30 3,327,577.19
O01-ene-21| 31-ene-21 17.32% 1.94% 1.943% 170,000,000.00 30 3,303,521.81
01-feb-21 28-feb-21 17.54% 1.97% 1.965% 170,000,000.00] 30 3,341,306.68
01-mar-21| 31-mar-21 17.41% 1.95% 1.952% 170,000,000.00] 30 3,318,990.20
01-abr-21 30-abr-21 17.31% 1.94% 1.942% 170,000,000.00] 30 3,301,802.16
01-may-21] 31-may-21 17.22% 1.93% 1.933% 170,000,000.00] 30 3,286,316.88
01-jun-21 30-jun-21 17.21% 1.93% 1.932% 170,000,000.00 30 '3,284,596.35
01-jul-21 31-jul-21 17.18% 1.93% 1.929% 170,000,000.00] 30 3.279,429.64
01-ago-21] 31-ago-21 17.24% 1.94% 1.935% 170,000,000.00] 30 3,289,759.37
01-sep-21| 30-sep-21 17.19% 1.93% 1.930% 170,000,000.00] 30 3,281,151.74
01-oct-21 31-0ct-21 17.08% 1.92% 1.919% 170,000,000.00] 30 3,262,198.37
01-nov-21| 30-nov-21 17.26% 1.94% 1.937% 170,000,000.00] 30 3,293,201.11
01-dic-21 30-dic-21 17.46% 1.96% 1.957% 170,000,000.00] 30 3,327,577.19
Resultados >>| _ 170,000,000.00 381,465,619.16

SALDO DE CAPITAL 170,000,000.00

SALDO DE INTERESES . 381,465,619.16

INTERESES DE PLAZO DESDE EL DIA 26/02/2013 AL 21/05/2013 9,746,666.67

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOS'

$561,212,285.83]




