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RV: HIPOTECARIO dte: MYRIAM DE JESUS CANO ACOSTA ddo: BONANZA
CONSTRUCCIONES SAS

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 19/07/2022 10:24

Para: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecución - Antioquia - Medellín
<j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Maria Alejandra Perez Romero
<mperezrom@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Gladys Estela Ramirez Gomez
<gramireg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: eliana acosta <elianacostaabogada@gmail.com>

Enviado: martes, 19 de julio de 2022 9:05

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: HIPOTECARIO dte: MYRIAM DE JESUS CANO ACOSTA ddo: BONANZA CONSTRUCCIONES SAS
 
Señor
JUEZ   VEINTIDOS   CIVIL DEL CIRCUITO
Medellín
 
 
REF:                  EJECUTIVO  CON TITULO  HIPOTECARIO
Dte:                   MYRIAM  DE JESUS CANO  ACOSTA

ddo:                   BONANZA CONSTRUCCIONES SAS
RDO:                 0137 -2020
 
ASUNTO :       ACERCO LIQUIDACION DEL CREDITO
ELIANA ACOSTA S.
Abogada
tel 604-520-45-96

---------- Forwarded message ---------

De: eliana acosta <elianacostaabogada@gmail.com>

Date: lun, 18 jul 2022 a la(s) 12:54

Subject: HIPOTECARIO dte: MYRIAM DE JESUS CANO ACOSTA ddo: BONANZA CONSTRUCCIONES
SAS

To: <j04ejecctomed@cendoj.ramaju>, Oficina Apoyo Juzgados Civil Municipal Ejecucion Sentencias
- Seccional Medellín <ofjcmpalemed@cendoj.ramajudicial.gov.co>


Señor
JUEZ   VEINTIDOS   CIVIL DEL CIRCUITO
Medellín
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REF:                  EJECUTIVO  CON TITULO  HIPOTECARIO
Dte:                   MYRIAM  DE JESUS CANO  ACOSTA

ddo:                   BONANZA CONSTRUCCIONES SAS
RDO:                 0137 -2020
 
ASUNTO :       ACERCO LIQUIDACION DEL CREDITO
ELIANA ACOSTA S.
Abogada
tel 2779971

Remitente notificado con 

Mailtrack
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Eliana María Acosta Suárez 
Abogada – Administradora de Empresas A. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Itagui, calle 52 Nro.  50-32 of 302 tel   604 5204596 

Señor 

JUEZ   VEINTIDOS   CIVIL DEL CIRCUITO  

Medellín 

 

 

REF:    EJECUTIVO  CON TITULO  HIPOTECARIO 

Dte:   MYRIAM  DE JESUS CANO  ACOSTA 

ddo:  BONANZA CONSTRUCCIONES SAS 

RDO:   0137 -2020 

 

ASUNTO :       ACERCO LIQUIDACION DEL CREDITO 

 
 
Respetuosamente,   me permito acercar la liquidación del crédito en el 
proceso de la referencia. 
 
RESUMEN   
CAPITAL E INTERES 1 $118.473.600,00 

CAPITAL E INTERES 2 $118.473.600,00 

    

TOTAL  $236.947.200,00 
 
 
 

Atentamente, 
Itagui,  JULIO   de  2022 

 
 
 
ELIANA MARIA ACOSTA SUAREZ  
t.p Nro. 115.915 del  C.S. de la J 
 
 
 



Intereses de Mora sobre el Capital Inicial

CAPITAL 70.000.000,00$        

Desde Hasta Dias Tasa Mensual(%)

10/10/2019 31/10/2019 21 2,12 1.038.800,00$          
01/11/2019 30/11/2019 30 2,11 1.477.000,00$          
01/12/2019 31/12/2019 30 2,10 1.470.000,00$          
01/01/2020 31/01/2020 30 2,09 1.463.000,00$          
01/02/2020 29/02/2020 30 2,12 1.484.000,00$          
01/03/2020 31/03/2020 30 2,11 1.477.000,00$          
01/04/2020 30/04/2020 30 2,08 1.456.000,00$          
01/05/2020 31/05/2020 30 2,03 1.421.000,00$          
01/06/2020 30/06/2020 30 2,02 1.414.000,00$          
01/07/2020 31/07/2020 30 2,02 1.414.000,00$          
01/08/2020 31/08/2020 30 2,04 1.428.000,00$          
01/09/2020 30/09/2020 30 2,05 1.435.000,00$          
01/10/2020 31/10/2020 30 2,02 1.414.000,00$          
01/11/2020 30/11/2020 30 2,00 1.400.000,00$          
01/12/2020 31/12/2020 30 1,96 1.372.000,00$          
01/01/2021 31/01/2021 30 1,94 1.358.000,00$          
01/02/2021 28/02/2021 30 1,97 1.379.000,00$          
01/03/2021 31/03/2021 30 1,95 1.365.000,00$          
01/04/2021 30/04/2021 30 1,94 1.358.000,00$          
01/05/2021 31/05/2021 30 1,93 1.351.000,00$          
01/06/2021 30/06/2021 30 1,93 1.351.000,00$          
01/07/2021 31/07/2021 30 1,93 1.351.000,00$          
01/08/2021 31/08/2021 30 1,94 1.358.000,00$          
01/09/2021 30/09/2021 30 1,93 1.351.000,00$          
01/10/2021 31/10/2021 30 1,92 1.344.000,00$          
01/11/2021 30/11/2021 30 1,94 1.358.000,00$          
01/12/2021 31/12/2021 30 1,96 1.372.000,00$          
01/01/2022 31/01/2022 30 1,98 1.386.000,00$          
01/02/2022 28/02/2022 30 2,04 1.428.000,00$          
01/03/2022 31/03/2022 30 2,06 1.442.000,00$          
01/04/2022 30/04/2022 30 2,12 1.484.000,00$          
01/05/2022 31/05/2022 30 2,18 1.526.000,00$          
01/06/2022 30/06/2022 30 2,25 1.575.000,00$          
01/07/2022 18/07/2022 18 2,34 982.800,00$             

Total Intereses de Mora47.283.600,00$        
Subtotal 117.283.600,00$     

70.000.000,00$   

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÈDITO

Capital



0,00$                     
47.283.600,00$   

0,00$                     
117.283.600,00$ 

1.190.000,00$      
118.473.600,00$ 

RESUMEN
CAPITAL E INTERES 1 118.473.600,00$ 
CAPITAL E INTERES 2 118.473.600,00$ 

TOTAL 236.947.200,00$ 

INTERES PLAZO10 SEP 2019

GRAN TOTAL OBLIGACIÓN

Total Intereses Corrientes (+) 

Total Intereses Mora (+)

Abonos (-)

TOTAL OBLIGACIÓN


