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RV: RADICADO 05001310301920210010300 RECEPCIÓN MEMORIAL REPORTANDO
ABONOS Y ANEXO DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 04/04/2022 11:14
Para: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecución - Antioquia - Medellín <j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Maria
Alejandra Perez Romero <mperezrom@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Gladys Estela Ramirez Gomez
<gramireg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecución - Antioquia - Medellín <j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 4 de abril de 2022 10:46

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: RADICADO 05001310301920210010300 RECEPCIÓN MEMORIAL REPORTANDO ABONOS Y ANEXO DE
LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO
 

De: Provicredito Dependiente <dependiente@provicredito.com>

Enviado: lunes, 4 de abril de 2022 10:17

Para: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecución - Antioquia - Medellín <j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RADICADO 05001310301920210010300 RECEPCIÓN MEMORIAL REPORTANDO ABONOS Y ANEXO DE
LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO
 
Buenos días,

Actuando como apoderada de la parte demandante dentro del proceso que adelanta DEPOSITO DE
DROGAS MONACO S.A en contra de DARWIN ALEXANDER OLARTE con radicado No. 2021 - 00103,
recepción memorial repostando abonos y anexo de liquidación de crédito actualizado. 


Cordial Saludo,

LIZETH PALACIO CASTRO

Abogada Derecho Civil y de Insolvencia

PROVICREDITO S.A.S 


 Calle 33 a # 71 a 07

 604-4114711 ext 116

 3024625337

 prejuridica1@grupoprovicredito.com

 http://www.provicredito.com/
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Si deseas informar un fraude o conducta inapropiada cometida al interior de la Compañía o en situaciones externas
que la involucren, llámanos a la Línea 018000414150 o escríbenos un correo electrónico
a provicredito@provicredito.com, donde atenderemos tu denuncia queja o reclamos.
Este mensaje y los archivos que se adjunte al mismo son confidenciales y podría contener información privilegiada y
reservada de PROVICREDITO S.A.S y  PROLEGAL S.A.S, para el uso exclusivo de su destinatario. Si  usted llega a
recibir por error un correo, por favor elimínelo y avise inmediatamente al remitente, absteniéndose de divulgarlo de
cualquier forma.

  El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su remitente y no representa necesariamente la opinión
oficial de PROVICREDITO S.A.S y  PROLEGAL S.A.S  o de sus directivos y por tal razón no se hace responsable en
ningún caso por daños derivados de la recepción del presente mensaje.
En virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales usted tiene derecho a solicitar al
emisor de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos personales incluidos en su
base de contactos, listas o cadenas de mensajes en los cuales usted se encuentre, salvo estipulación legal.

mailto:provicredito@provicredito.com


 

 
Señor 
JUEZ 4 DE EJECUCIÓN CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
ORIGEN 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD MEDELLIN 
 
E. S. D. 

 

PROCESO:           EJECUTIVO SINGULAR  
DEMANDANTE:        DEPÓSITO DE DROGAS MONACO  
DEMANDADOS:        DARWIN ALEXANDER OLARTE CASTRILLÓN  
RADICADO:               2021 - 00103 
 
 
 
ASUNTO:                    REPORTE DE ABONOS Y ANEXO DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO 

 

  

En mi condición de apoderada de la entidad demandante, dentro del proceso de la referencia, por 
medio del presente escrito me permito informar al Despacho que la parte demandada realizó un 
abono el 13 de mayo de 2021 por valor de 3.437.000 y el 14 de mayo de 2021 por valor de 
3.000.000. 
 
 Adicionalmente, anexo liquidación de crédito actualizada.  
 

Adicionalmente,  

 

Cordialmente, 

 

 
_____________________________ 

LIZETH YIJAIDA PALACIO CASTRO 
C.C. No. 1.037.615.834 de Envigado 
T.P. No. 273.426 del C.S de la J. 
 
 
 



 

Plazo Hasta 1-mar-99
14-mar-99

Máxima 1-ene-07
Mora Hasta

(Hoy) 4-abr-22 4-ene-07
Comercial x

Máxima Consumo
$312.872.143,00 Microc u Otros

Brio. Cte.
Máxima 
Mensual 

Tasa
 Inserte en esta 

columna 

Desde Hasta Efec. Anual
Autoriza

da
Aplicable

 capitales, 
cuotas u otros 

Capital Liquidable días
 Intereses en 

esta 
 Saldo de 
Intereses 

 Saldo de Capital 
más Intereses 

17-jul-20 31-jul-20 1,5 312.872.143,00 Valor Folio 0,00 312.872.143,00
17-jul-20 31-jul-20 18,12% 2,02% 2,024% 312.872.143,00 14 2.954.914,73      2.954.914,73 315.827.057,73 
1-ago-20 31-ago-20 18,29% 2,04% 2,041% 312.872.143,00 30 6.385.245,73      9.340.160,46 322.212.303,46 
1-sep-20 30-sep-20 18,35% 2,05% 2,047% 312.872.143,00 30 6.404.029,07      15.744.189,53 328.616.332,53 
1-oct-20 31-oct-20 18,09% 2,02% 2,021% 312.872.143,00 30 6.322.546,63      22.066.736,16 334.938.879,16 
1-nov-20 30-nov-20 17,84% 2,00% 1,996% 312.872.143,00 30 6.243.981,76      28.310.717,92 341.182.860,92 
1-dic-20 31-dic-20 17,46% 1,96% 1,957% 312.872.143,00 30 6.124.154,16      34.434.872,08 347.307.015,08 

1-ene-21 31-ene-21 17,41% 1,95% 1,952% 312.872.143,00 30 6.108.350,45      40.543.222,53 353.415.365,53 
1-feb-21 28-feb-21 17,41% 1,95% 1,952% 312.872.143,00 30 6.108.350,45      46.651.572,98 359.523.715,98 

1-mar-21 31-mar-21 17,41% 1,95% 1,952% 312.872.143,00 30 6.108.350,45      52.759.923,43 365.632.066,43 
1-abr-21 30-abr-21 17,31% 1,94% 1,942% 312.872.143,00 30 6.076.717,17      58.836.640,60 371.708.783,60 

1-may-21 12-may-21 17,22% 1,93% 1,933% 312.872.143,00 12 2.419.287,07      61.255.927,68 374.128.070,68 
13-may-21 13-may-21 17,22% 1,93% 1,933% 312.872.143,00 1 201.607,26        3.437.000,00     58.020.534,93 370.892.677,93 
14-may-21 14-may-21 17,22% 1,93% 1,933% 312.872.143,00 1 201.607,26        3.000.000,00     55.222.142,19 368.094.285,19 
15-may-21 31-may-21 17,22% 1,93% 1,933% 312.872.143,00 16 3.225.716,09      58.447.858,28 371.320.001,28 

1-jun-21 30-jun-21 17,21% 1,93% 1,932% 312.872.143,00 30 6.045.049,34      64.492.907,62 377.365.050,62 
1-jul-21 31-jul-21 17,18% 1,93% 1,929% 312.872.143,00 30 6.035.542,24      70.528.449,86 383.400.592,86 

1-ago-21 31-ago-21 17,24% 1,94% 1,935% 312.872.143,00 30 6.054.553,32      76.583.003,18 389.455.146,18 
1-sep-21 30-sep-21 17,19% 1,93% 1,930% 312.872.143,00 30 6.038.711,62      82.621.714,80 395.493.857,80 
1-oct-21 31-oct-21 17,08% 1,92% 1,919% 312.872.143,00 30 6.003.829,38      88.625.544,17 401.497.687,17 
1-nov-21 30-nov-21 20,89% 2,30% 2,298% 312.872.143,00 30 7.188.251,89      95.813.796,06 408.685.939,06 
1-dic-21 31-dic-21 17,46% 1,96% 1,957% 312.872.143,00 30 6.124.154,16      101.937.950,22 414.810.093,22 

1-ene-22 31-ene-22 17,66% 1,98% 1,978% 312.872.143,00 30 6.187.283,02      108.125.233,25 420.997.376,25 
1-feb-22 28-feb-22 18,30% 2,04% 2,042% 312.872.143,00 30 6.388.377,13      114.513.610,38 427.385.753,38 

1-mar-22 31-mar-22 17,66% 1,98% 1,978% 312.872.143,00 30 6.187.283,02      120.700.893,40 433.573.036,40 
1-abr-22 4-abr-22 19,05% 2,12% 2,117% 312.872.143,00 4 882.969,98        121.583.863,37 434.456.006,37 

128.020.863,37 6.437.000,00 121.583.863,37 434.456.006,37

312.872.143,00
121.583.863,37
434.456.006,37

SALDO DE CAPITAL
SALDO DE INTERESES

Resultado tasa pactada o pedida >>

Resultado tasa pactada o pedida >>

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Mora TEA pactada, a mensual >>>
Tasa  mensual pactada             >>>

Vigencia

Abonos

TOTAL CAPITAL MÁS INTERESES ADEUDADOS

Plazo TEA pactada, a mensual >>>
Tasa  mensual pactada             >>>

Saldo de capital, Fol.  >>
Intereses en sentencia o liquidación anterior, Fol.  >>


