5/7/22, 10:28 Correo: Gladys Estela Ramirez Gomez - Outlook

RV: MEMORIAL APORTA LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA - UNIVERSIDAD EAFIR - 2020 097 -
FG

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 01/07/2022 15:46

Para:

e Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecucion - Antioquia - Medellin
<j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>;

e Maria Alejandra Perez Romero <mperezrom@cendoj.ramajudicial.gov.co>;

e Gladys Estela Ramirez Gomez <gramireg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecucidn - Antioquia - Medellin <j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 1 de julio de 2022 15:44

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fwd: MEMORIAL APORTA LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA - UNIVERSIDAD EAFIR - 2020 097 - FG

From: Orlando Velez <ovelez@enfoquejuridico.com>

Sent: Friday, July 1, 2022 3:33:12 PM

To: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecucion - Antioquia - Medellin <j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
luisafernandarua <luisafernandarua@hotmail.com>

Cc: fgil@enfoquejuridico.com <fgil@enfoquejuridico.com>; Mauricio Pérez Renddn <mperez@enfoquejuridico.com>;
Nicolas Londofio Vélez <nlondono@enfoquejuridico.com>; Archivo Enfoque Juridico <archivo@enfoquejuridico.com>;
Orlando Velez <ovelez@enfoquejuridico.com>

Subject: MEMORIAL APORTA LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA - UNIVERSIDAD EAFIR - 2020 097 - FG

Sefores
JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE MEDELLIN

E.S.D.

Proceso: Ejecutivo

Demandante: Universidad EAFIT

Demandados: Jairo Leodn y Olga Irene Usuga David
Radicado: 05001-3103-008-2020-00097-00
Asunto: Aporta liquidacién del crédito actualizada

Cordial Saludo,

Siguiendo instrucciones del Abogado Francisco Javier Gil Gomez, quien funge como apoderado judicial de
UNIVERSIDAD EAFIT, me permito radicar el escrito de la referencia, para los fines que corresponda.
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5/7/22, 10:28 Correo: Gladys Estela Ramirez Gomez - Outlook
Quedo atento a la confirmacion de recepcion.

Cordialmente,

Orlando Vélez Oquendo e rrroq U gj U r rd ico

ABOGADOS

Calle 7D # 43C -50 Carrera 11 # 73 - 40 Oficina 609
Barrio Astorga Edificio Monserrat 74 PH

PBX: +57 604 560 2070 PBX: +57 601 288 7805
Medellin — Colombia Bogota - Colombia
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esta transmisidn por error par favor destruya su contenido v avise al remitente. Estd prohibida su retencidn, grabacion, utilizacidn o divulgacién con cualguier
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Plazo TEA pactada, a mensual >>> \Plazo Hasta I:I
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima
Mora TEA pactada, a mensual >>> ‘ Mora Hasta (Hoy) 1-jul-22
Tasa mensual pactada >>> Comercial X
Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima Consumo
Saldo de capital, Fol. >> Microc u Ot
Intereses en sentencia o liquidacion anterior, Fol. >> 6.805.308,00
Vigencia Brio. Cte.| M&ima | .o, | Inserteen LIQUIDACION DEL CREDITO
Mensual esta columna
Desde Hasta Efec. Anual | Autorizada | Aplicable capitales, Capital liquidable | Dias Intereses
cuotas u otros
10-feb-20 | 29-feb-20 1,5 0,00 0,00 6.805.308,00
10-feb-20  29-feb-20 19,06% 2,12% 2,118% 727.000.000,00 727.000.000,00: 21 10.776.466,84
1-mar-20 31-mar-20 18,95% 2,11% 2,107% 727.000.000,00¢ 30 15.315.522,35
1-abr-20  30-abr-20 18,69% 2,08% 2,081% 727.000.000,00; 30 15.127.405,56
1-may-20 31-may-20 18,19% 2,03% 2,031% 727.000.000,00: 30 14.764.161,45
1-jun-20  30-jun-20 18,12% 2,02% 2,024% 727.000.000,00: 30 14.713.150,79
1-jul-20 31-jul-20 18,12% 2,02% 2,024% 727.000.000,00; 30 14.713.150,79
1-ago-20 31-ago-20 18,29% 2,04% 2,041% 727.000.000,00: 30 14.836.966,94
1-sep-20 30-sep-20 18,35% 2,05% 2,047% 727.000.000,00¢ 30 14.880.612,54
1l-oct-20  31-oct-20 18,09% 2,02% 2,021% 727.000.000,00; 30 14.691.277,26
1-nov-20 30-nov-20 17,84% 2,00% 1,996% 727.000.000,00: 30 14.508.721,35
1-dic-20  31-dic-20 17,46% 1,96% 1,957% 727.000.000,00: 30 14.230.286,00
l-ene-21 31-ene-21 17,32% 1,94% 1,943% 727.000.000,00; 30 14.127.413,87
1-feb-21  28-feb-21 17,54% 1,97% 1,965% 727.000.000,00: 30 14.288.999,64
1-mar-21 31-mar-21 17,41% 1,95% 1,952% 727.000.000,00¢ 30 14.193.563,98
1l-abr-21 30-abr-21 17,31% 1,94% 1,942% 727.000.000,00; 30 14.120.059,84
1-may-21 31-may-21 17,22% 1,93% 1,933% 727.000.000,00: 30 14.053.837,49
1-jun-21  30-jun-21 17,21% 1,93% 1,932% 727.000.000,00: 30 14.046.475,43
1-jul-21 31-jul-21 17,18% 1,93% 1,929% 727.000.000,00; 30 14.024.384,42
1l-ago-21 31-ago-21 17,24% 1,94% 1,935% 727.000.000,00: 30 14.068.559,19
1-sep-21 30-sep-21 17,19% 1,93% 1,930% 727.000.000,00¢ 30 14.031.748,90
l-oct-21  31-oct-21 17,08% 1,92% 1,919% 727.000.000,00; 30 13.950.695,37
1-nov-21 30-nov-21 17,27% 1,94% 1,938% 727.000.000,00: 30 14.090.635,72
1-dic-21  31-dic-21 17,46% 1,96% 1,957% 727.000.000,00: 30 14.230.286,00
l-ene-22 31-ene-22 17,66% 1,98% 1,978% 727.000.000,00; 30 14.376.974,29
1-feb-22  28-feb-22 18,30% 2,04% 2,042% 727.000.000,00: 30 14.844.243,17
1-mar-22 31-mar-22 18,47% 2,06% 2,059% 727.000.000,00¢ 30 14.967.819,10
1-abr-22  30-abr-22 19,05% 2,12% 2,117% 727.000.000,00; 30 15.387.735,56
1-may-22 31-may-22 19,71% 2,18% 2,182% 727.000.000,00: 30 15.862.414,93
1-jun-22  30-jun-22 20,40% 2,25% 2,250% 727.000.000,00: 30 16.355.128,92
Resultados >>| 727.000.000,00 | 426.384.005,67|

SALDO DE CAPITAL
SALDO DE INTERESES

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOSl

727.000.000,00
426.384.005,67
$1.153.384.005,67|




Medellin, 01 de Julio de 2022

Senores
JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE MEDELLIN

E.S.D.

Proceso: Ejecutivo

Demandante: Universidad EAFIT

Demandados: Jairo Leon y Olga Irene Usuga David
Radicado: 05001-3103-008-2020-00097-00
Asunto: Aporta liquidacion del crédito actualizada

FRANCISCO JAVIER GIL GOMEZ, abogado en ejercicio, actuando en calidad de
apoderado judicial de la parte demandante, me permito allegar al plenario, la
LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA.

Con lo anterior, se da estricto cumplimiento a la carga procesal que le asiste al
suscrito, conforme lo prevé el articulo 446 del Codigo General del Proceso.
Anexo:

- Liquidacion de crédito actualizada.

Atentamente,

T.P. 89.129 del C. S. defa J.

Paginaldel



