15/3/22, 21:29 Correo: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecucion - Antioquia - Medellin - Outlook

RV: LIQUIDACION CREDITO: CC 8759213 ALFREDO JOSE ESMERAL HURTADO /
RADICADO: 05001310301120190042400

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 15/03/2022 13:23

Para: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecucién - Antioquia - Medellin <j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Maria
Alejandra Perez Romero <mperezrom@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Gladys Estela Ramirez Gomez
<gramireg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Ivan Jose Espinosa Vergara <iespinov@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 11 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cctol1lme@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 3 de marzo de 2022 9:10 p. m.

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: PAULA ANDREA MACIAS GOMEZ <abogada-paulaandreamaciasgomez@hotmail.com>

Asunto: RV: LIQUIDACION CREDITO: CC 8759213 ALFREDO JOSE ESMERAL HURTADO / RADICADO:
05001310301120190042400

Se remite memorial a Despacho competente. Remitido a ejecucién el dia 23 de febrero de 2022.

De: PAULA ANDREA MACIAS GOMEZ <abogada-paulaandreamaciasgomez@hotmail.com>
Enviado: jueves, 3 de marzo de 2022 1:30 p. m.

Para: Juzgado 11 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cctol1me@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION CREDITO: CC 8759213 ALFREDO JOSE ESMERAL HURTADO / RADICADO:
05001310301120190042400

Buen dia,
Adjunto liquidacion de crédito para su conocimiento y tramite.

iMuchas gracias por su atencion!

Atentamente,

FAMG.

PAULA ANDREA MACIAS GOMEZ.

C.C. No. 43.756.588 de Envigado.
T.P. No. 118.827 del C.S.J.

_NOTA: El uso de colores en el texto, negrillas, cursivas, MAYUSCULAS y resaltados, solamente
pretende llamar su atencion sobre puntos criticos. No esta relacionado con el tono de voz ni con el
estado de animo.

Me permito informar que mis datos personales y esta direccion de correo electronico, se encuentran actualizados
en el Sistema de Informacion del Registro Nacional de Abogados — SIRNA, conforme directrices del CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en caso de requerirlo, por favor consultar.

Abogada Especialista en Legislacion Tributaria.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADRKNDhhN2U1LWVhZWYtNDAzZS1iNzc3LTY2N2I1zZNTg3MWMONQAQABKIFN7bdEwirs95BZftdl0%3D 12
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Abogados Especializados 5.A.5.

Sefiores )
JUEZ ONCE (11) CIVIL CIRCUITO ORALIDAD DE MEDELLIN.
E.S.D.

Proceso: Ejecutivo

Demandante: Banco Comercial AV Villas S.A.

Demandado: ALFREDO JOSE ESMERAL HURTADO.
Radicado: 05001310301120190042400
Asunto: PRESENTACION LIQUIDACION DE CREDITO

En calidad de apoderada especial de BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
dentro del caso de la referencia, a través de este escrito PRESENTO LIQUIDACION
DE CREDITO ELABORADA POR MI PODERDANTE.

Solicito correr traslado de esta y en el momento procesal oportuno proceder a su
aprobacion.

Consecuente con lo anterior solicito la entrega de dineros que existan a ordenes del
Juzgado.

Por favor solicito el abono en cuenta de los dineros a la cuenta del Banco av
villas de la cual aporto certificacion bancaria

Cuenta corriente del Banco Popular, nimero 110-150-21300-7

Del sefior Juez,

Atentamente,

Pt

PAULA ANDREA MACIAS GOMEZ.
C. C. No. 43'756.588 de Envigado.
T.P. No. 118.827 del C. Sde la J.

Carrera 52 Nro 50-25 Oficina 320 | Edificio Suramericano | Medellin Q
tabordamacias@une.net.com

3221518 - 3006165111 -

3232986868



Grupo

WAL &/ Banco AV Villas

LIQUIDACION CREDITOS

OBLIGACION 2391680 TITULAR
FECHA LIQUIDACION 02 de marzo del 2022 ESMERAL HURTADO ALFREDO JOSE
FECHA MORA 17 de septiembre del 2019
CAPITAL INICIAL 159.602.425 DATOS LIQUIDACION
TASA PACTADA 13,45% CAPITAL FINAL 157.113.141
INTERESES 67.391.212
DIAS A LIQUIDAR 897 TOTAL LIQUIDACION 224.504.353
MESES A LIQUIDAR 31
Gomezjj
Id FECHA tasa pactada mora Tasa Usura Var (a) Tasa Mensual Aplicada |Dias Capital Interes de Mora Nuz::if:lldo Salg:PiAtbaT"o Interes Total | Abonos Realizados
1 30/09/2019 20,18% 28,98%(092019 20,18% 13 159.602.425 1.048.112 159.602.425 1.048.112
2 31/10/2019 20,18% 28,65%(102019 20,18% 31 159.602.425 2.510.716 159.602.425 2.510.716
3 30/11/2019 20,18% 28,55%(112019 20,18% 30 159.602.425 2.429.112 159.602.425 2.429.112
4 31/12/2019 20,18% 28,37%(122019 20,18% 31 159.602.425 2.510.716 159.602.425 2.510.716
5] 31/01/2020 20,18% 28,55%(012020 20,18% 31 159.602.425 2.510.716 159.602.425 2.510.716
6 29/02/2020 20,18% 28,16%(022020 20,18% 29 159.602.425 2.347.549 159.602.425 2.347.549
7 31/03/2020 20,18% 28,43%(032020 20,18% 31 159.602.425 2.510.716 159.602.425 2.510.716
8 30/04/2020 20,18% 28,03% (042020 20,18% 30 159.602.425 2.429.112 159.602.425 2.429.112
9 31/05/2020 20,18% 27,29%(052020 20,18% 30 159.602.425 2.429.112 159.602.425 2.429.112
10 30/06/2020 20,18% 27,18%(062020 20,18% 30 159.602.425 2.429.112 159.602.425 472.053 1.957.059
11 31/07/2020 20,18% 27,18%(072020 20,18% 31 159.602.425 2.510.716 159.602.425 2.510.716
12 31/08/2020 20,18% 27,44%(082020 20,18% 31 159.602.425 2.510.716 157.113.141 2.489.284 5.000.000
13 30/09/2020 20,18% 27,53%(092020 20,18% 30 157.113.141 2.391.226 157.113.141 2.391.226
14 31/10/2020 20,18% 27,14%(102020 20,18% 31 157.113.141 2.471.557 157.113.141 2.471.557
15 30/11/2020 20,18% 26,76%(112020 20,18% 30 157.113.141 2.391.226 157.113.141 2.391.226
16 31/12/2020 20,18% 26,16%(122020 20,18% 31 157.113.141 2.471.557 157.113.141 2.471.557
17 31/01/2021 20,18% 25,98%(012021 20,18% 31 157.113.141 2.471.557 157.113.141 2.471.557
18 28/02/2021 20,18% 26,31%(022021 20,18% 28 157.113.141 2.230.684 157.113.141 2.230.684
19 31/03/2021 20,18% 26,12%(032021 20,18% 31 157.113.141 2.471.557 157.113.141 2.471.557
20 30/04/2021 20,18% 25,97%(042021 20,18% 30 157.113.141 2.391.226 157.113.141 2.391.226
21 31/05/2021 20,18% 25,83%(052021 20,18% 31 157.113.141 2.471.557 157.113.141 2.471.557
22 30/06/2021 20,18% 25,82%(062021 20,18% 30 157.113.141 2.391.226 157.113.141 2.391.226
23 31/07/2021 20,18% 25,77%(072021 20,18% 31 157.113.141 2.471.557 157.113.141 2.471.557
24 31/08/2021 20,18% 25,86% (082021 20,18% 31 157.113.141 2.471.557 157.113.141 2.471.557
25 30/09/2021 20,18% 25,79%(092021 20,18% 30 157.113.141 2.391.226 157.113.141 2.391.226
26 31/10/2021 20,18% 25,62%(102021 20,18% 31 157.113.141 2.471.557 157.113.141 2.471.557
27 30/11/2021 20,18% 25,91%(112021 20,18% 30 157.113.141 2.391.226 157.113.141 2.391.226
28 31/12/2021 20,18% 26,19%(122021 20,18% 31 157.113.141 2.471.557 157.113.141 2.471.557
29 31/01/2022 20,18% 26,49%(012022 20,18% 31 157.113.141 2.471.557 157.113.141 2.471.557
30 28/02/2022 20,18% 27,45%(022022 20,18% 28 157.113.141 2.230.684 157.113.141 2.230.684
31 2/03/2022 20,18% 27,71%(032022 20,18% 2 157.113.141 158.294 157.113.141 158.294




Ig banco popular

GERENCIA DE OPERACIONES Y SOPORTE A LA BANCA
EMPRESARIAL Y GOBIERNO

Bogoté D.C, Julio 3 de 2020

Sefores
BANCO COMERCIAL AV V ILLAS
Ciudad

CERTIFICACION

El Banco Popular certifica que nuestro cliente BANCO COMERCIAL AV V ILLAS,
con Nit. 860.035.827-5 se encuentra vinculado con nosotros mediante la Cuenta
Corriente No. 110-150-21300-7 denominada BANCO COMERCIAL AV VILLAS
con fecha de apertura el 2001/02/20 y actualmente se encuentra en estado
ACTIVA.

El Banco Popular no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido que se
dé a este documento, el cual se expide por solicitud del titular el dia 3 de Julio de
2020.

Cordialmente,




