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JUZGADO 04 RV: Memorial Presentación de liquidación de crédito - Radicado:
05001310301720210023700

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 07/09/2022 9:54

Para: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecución - Antioquia - Medellín
<j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Sebastian Zapata Velasquez
<szapatav@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Maria Alejandra Perez Romero
<mperezrom@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 17 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto17me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 7 de septiembre de 2022 8:50

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: liliana.ruiz@bpojuridico.com <liliana.ruiz@bpojuridico.com>

Asunto: RV: Memorial Presentación de liquidación de crédito - Radicado: 05001310301720210023700
 
Buen día, remito memorial de su competencia.

Álvaro Andrés Ayala
Secretario
Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medellin
Carrera 52 No. 42-73 Oficina 1206 Centro Administrativo la Alpujarra Edificio José Felix de
Restrepo
Telefax 2321008
ccto17me@cendoj.ramajudicial.gov.co




8/9/22, 11:18 Correo: Sebastian Zapata Velasquez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/AAMkADM0ZTA2ZGYzLTYzYzQtNGM2Ny05OTUxLTNiOTlhNjk0NjEzMwAuAAAAAAAL3prEo61QSLJK%2BGJ2N02kA… 2/2

De: Liliana Ruiz Garces <liliana.ruiz@bpojuridico.com>

Enviado: miércoles, 7 de septiembre de 2022 8:44 a. m.

Para: Juzgado 17 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto17me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Memorial Presentación de liquidación de crédito - Radicado: 05001310301720210023700
 
Señores

JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN

ccto17me@cendoj.ramajudicial.gov.co 

E. S. D


Ref: EJECUTIVO

Radicado: 05001310301720210023700

Demandante: BANCOLOMBIA y FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.

Demandado: GECE GROUP SAS


Asunto: Presentación de liquidación de crédito.


Atentamente,


Liliana Ruiz Garces
Abogada - Gerente. 
liliana.ruiz@bpojuridico.com
Teléfono: 604 2023744
Celular y WhatsApp: 316 4642705


mailto:ccto17me@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:liliana.ruiz@bpojuridico.com


 

Dirección: Calle 11 43b 50 Oficina 303. 
Celular y whatsapp: 316 4642705 

Correo electrónico: notificaciones@bpojuridico.com 

Señores 
JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN 
ccto17me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E.  S.  D 
 
Ref: EJECUTIVO 
Radicado: 05001310301720210023700 
Demandante: BANCOLOMBIA y FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. 
Demandado: GECE GROUP SAS 
 
Asunto: Presentación de liquidación de crédito. 
 
LILIANA RUIZ GARCÉS, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de 
apoderado judicial del FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS, por el presente escrito, y 
en observancia al auto que ordena seguir adelante la ejecución dictado en el proceso de 
la referencia, me permito presentar la liquidación del crédito. 
 
Del señor Juez, atentamente, 

 
LILIANA RUIZ GARCES 
T.P. 165.420 C.S.J 
CC 32.299.164 de Envigado. 
 
La dirección de correo electrónico de la apoderada judicial inscrita en el registro nacional de 
abogados es: notificaciones@bpojuridico.com, lo anterior para dar cumplimiento de la Ley 2213 
de 2022. 
 



No. Liquidación :
Número de crédito : 1E+12
Identificación :
Nombre :
Intermediario Financiero :
Fondo Administrador :
Oficina :

DATOS INICIALES DEL CRÉDITO

Valor desembolsado : 425.388.691$   Fecha desembolso : 4/10/2021
Saldo Capital : 425.388.691$   

DATOS DE LIQUIDACIÓN

Fecha liquidación : 31/08/2022 Tasa de mora : Máxima Legal

Concepto liquidacion : Fecha último pago : 4/10/2021

DATOS DEUDA

0%

DATOS PARA EL PAGO 

Referencia:

Fecha de Impresión. 31/08/2022

140703

Gastos judiciales 0

Honorarios

0

97.706.809

523.095.500

1000000121305 - 1000000121306

Rebaja intereses mora

0

JUZGADO
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SUJETOS A VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN 

Saldo capital

Intereses corrientes

Intereses diferidos

Intereses mora

9009390210
GECE GROUP SAS
BANCOLOMBIA
FG ANTIOQUIA
MEDELLIN

425.388.691

0

9009390210

 También puedes realizar sus pagos a través del boton PSE, ingresando
 al sitio web www.fng.gov.co

Total deuda

Entidad: Bancolombia Cuenta convenio: 53821

0

ESTADO DE CUENTA

SUBDIRECCIÓN DE CARTERA



No. Liquidación :
Número de crédito : 1000000121305 - 1000000121306
Identificación :
Nombre :
Intermediario Financiero :
Fondo Administrador :
Oficina :

DATOS INICIALES DEL CRÉDITO

Saldo de Capital : Fecha desembolso : 4/10/2021

DETALLE INTERESES MORATORIOS POR MES

97.706.809
DATOS PARA EL PAGO 

Referencia:

Fecha de Impresión. 31/08/2022

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN 

SUJETOS A VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"

Entidad: Bancolombia Cuenta convenio: 53821 9009390210
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1/07/2022 1/08/2022 28,02% 10.125.048
1/08/2022 31/08/2022 29,10% 10.174.971

1/06/2022 26,18% 9.459.559
1/06/2022 1/07/2022 27,00% 9.438.764

1/01/2022

1/11/2021 23,03% 7.514.391

GECE GROUP SAS
BANCOLOMBIA
FG ANTIOQUIA
MEDELLIN

8.573.71623,73%1/02/2022

4/10/2021
23,26%

8.486.2381/12/2021
1/11/2021

1/01/2022
1/12/2021

23,49%
8.131.895

DESDE 

140703

VALOR MORA

1/03/2022 1/04/2022 24,71%

9009390210

1/05/2022

7.995.691

425.388.691

1/03/2022 24,50%1/02/2022

1/05/2022 25,40% 8.880.469
8.926.067

1/04/2022

ESTADO DE CUENTA

SUBDIRECCIÓN DE CARTERA

TASA MAX LEGAL M.V.HASTA


