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RV: RELIQUIDACION DE CREDITOS 2019-00516-00

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 15/09/2021 10:34
Para:  Leidy Johanna Llano Bermudez <lllanob@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecución - Antioquia -
Medellín <j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Laura Maria Giraldo Gonzalez <lgiraldgo@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
Gladys Estela Ramirez Gomez <gramireg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (325 KB)
2021.09.13. RELIQUIDACION CREDITO 107.pdf;

De: Jorge Arango <jorarango@gmail.com>

Enviado: miércoles, 15 de septiembre de 2021 10:16 a. m.

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Re: RELIQUIDACION DE CREDITOS 2019-00516-00
 
Buenos dis, remito lo solicitado


El 14/09/2021, a las 11:38 p. m., Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia -
Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:

Buen día, le informamos que para poder proceder a radicar de manera efectiva su
solicitud, deberá anexar el archivo adjunto al cual se hace referencia en el presente
correo, esto es: RELIQUIDACION DE CREDITOS.  
  
 
  
   
Cordialmente,  
RUBEN ALVAREZ  
   
Asistente Administrativo  
Oficina Apoyo Ejecución Civil del Circuito, Medellín  

De: JORGE ARANGO <jorarango@gmail.com>

Enviado: lunes, 13 de septiembre de 2021 5:31 p. m.
Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: RELIQUIDACION DE CREDITOS 2019-00516-00
 

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:
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De: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecución - Antioquia - Medellín
<j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Fecha: 13 de septiembre de 2021 a las 16:44:28 COT

Para: jorarango@gmail.com

Asunto: RE: RELIQUIDACION DE CREDITOS 2019-00516-00


Buenas Tardes,  

Se le informa al interesado que la radicación de memoriales se realiza a través del
centro de servicios, motivo por el cual debe radicarlo al siguiente correo electrónico
para que quede efectivamente registrado. (cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co). 

Si su solicitud va encaminada a solicitar piezas procesales es a través del centro de
servicios, motivo por el cual debe radicarlo al siguiente correo electrónico.
(jcctoe00med@notificacionesrj.gov.co).  

Por otro lado también, le manifestamos que estamos en proceso de digitalización,
esperamos en la menor brevedad posible resolver dichos requerimientos   

 


Juzgado 4 Civil de Ejecución de Sentencia  

Asistente Administrativa  

Laura María Giraldo González  

De: Jorge Arango <jorarango@gmail.com>

Enviado: lunes, 13 de septiembre de 2021 15:20

Para: Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecución - Antioquia - Medellín
<j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RELIQUIDACION DE CREDITOS 2019-00516-00
 

Anexo reliquidación de crédito 
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Señor 
JUEZ 04 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS  
j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
 
REFERENCIA:  PROCESO EJECUTIVO. 
EJECUTANTE:  JUAN DAVID BARRETO PALACIO -CESIONARIO 
EJECUTADO:  JOSÉ ROSEMBERG DOMÍNGUEZ ACEVEDO 
RADICADO:  2019-00516-00 
ORIGEN:  JUZGADO 05 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN 
ASUNTO:  LIQUIDACION DEL CREDITO a SEPTIEMBRE 13 DE 2021. 
 
Como apoderado de Juan David Barreto Palacios a quien, en virtud del articulo 1529 y 
ss del C. C. le fue cedido el crédito por parte de WILSON PALACIO, tal como consta en 
el memorial que fue presentado virtualmente el día 20 de abril de 2021 acompañado del 
acto jurídico de apoderamiento para atender la representación de aquel, y considerando 
que mediante acuerdo CSJANTA21-25 DEL 3 DE MARZO 2021, el proceso fue remitido 
a su despacho (según la anotación del día 10 de mayo de 2021 en el sistema de 
información de procesos “JUSTICIA SIGLO XXI”), de manera atenta presento la 
liquidación del crédito conforme al articulo 446 del CGP. 
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Plazo Hasta 1-mar-99
14-mar-99

Máxima 1-ene-07
 Mora Hasta (Hoy) 13-sep-21 4-ene-07

Comercial x
Máxima Consumo

Microc u Ot

Brio. Cte. Máxima 
Mensual Tasa  Inserte en esta 

columna 

Desde Hasta Efec. Anual Autorizada Aplicable  capitales, 
cuotas u otros Capital liquidable Días Intereses

23-sep-17 30-sep-17 0,00 0,00
23-sep-17 30-sep-17 21,48% 2,35% 2,355% 107.000.000,00 107.000.000,00 8 671.895,00
1-oct-17 31-oct-17 21,15% 2,32% 2,323% 107.000.000,00 30 2.485.379,56
1-nov-17 30-nov-17 20,96% 2,30% 2,304% 107.000.000,00 30 2.465.619,75
1-dic-17 31-dic-17 20,77% 2,29% 2,286% 107.000.000,00 30 2.445.820,64
1-ene-18 31-ene-18 20,69% 2,28% 2,278% 107.000.000,00 30 2.437.472,37
1-feb-18 28-feb-18 21,01% 2,31% 2,309% 107.000.000,00 30 2.470.823,51
1-mar-18 31-mar-18 20,68% 2,28% 2,277% 107.000.000,00 30 2.436.428,34
1-abr-18 30-abr-18 20,48% 2,26% 2,257% 107.000.000,00 30 2.415.524,77
1-may-18 31-may-18 20,44% 2,25% 2,254% 107.000.000,00 30 2.411.338,78
1-jun-18 30-jun-18 20,28% 2,24% 2,238% 107.000.000,00 30 2.394.577,17
1-jul-18 31-jul-18 20,03% 2,21% 2,213% 107.000.000,00 30 2.368.330,48
1-ago-18 31-ago-18 19,94% 2,20% 2,205% 107.000.000,00 30 2.358.864,68
1-sep-18 30-sep-18 19,81% 2,19% 2,192% 107.000.000,00 30 2.345.175,93
1-oct-18 31-oct-18 19,63% 2,17% 2,174% 107.000.000,00 30 2.326.191,11
1-nov-18 30-nov-18 19,49% 2,16% 2,160% 107.000.000,00 30 2.311.400,02
1-dic-18 31-dic-18 19,40% 2,15% 2,151% 107.000.000,00 30 2.301.879,82
1-ene-19 31-ene-19 19,16% 2,13% 2,128% 107.000.000,00 30 2.276.447,95
1-feb-19 28-feb-19 19,70% 2,18% 2,181% 107.000.000,00 30 2.333.578,40
1-mar-19 31-mar-19 19,37% 2,15% 2,148% 107.000.000,00 30 2.298.704,40
1-abr-19 30-abr-19 19,32% 2,14% 2,143% 107.000.000,00 30 2.293.409,76
1-may-19 31-may-19 19,34% 2,15% 2,145% 107.000.000,00 30 2.295.527,96
1-jun-19 30-jun-19 19,30% 2,14% 2,141% 107.000.000,00 30 2.291.291,12
1-jul-19 31-jul-19 19,28% 2,14% 2,139% 107.000.000,00 30 2.289.172,02
1-ago-19 31-ago-19 19,32% 2,14% 2,143% 107.000.000,00 30 2.293.409,76
1-sep-19 30-sep-19 19,32% 2,14% 2,143% 107.000.000,00 30 2.293.409,76
1-oct-19 31-oct-19 19,10% 2,12% 2,122% 107.000.000,00 30 2.270.079,80
1-nov-19 30-nov-19 19,03% 2,11% 2,115% 107.000.000,00 30 2.262.645,12
1-dic-19 31-dic-19 18,91% 2,10% 2,103% 107.000.000,00 30 2.249.887,00
1-ene-20 31-ene-20 18,77% 2,09% 2,089% 107.000.000,00 30 2.234.981,79
1-feb-20 29-feb-20 19,06% 2,12% 2,118% 107.000.000,00 30 2.265.832,09
1-mar-20 31-mar-20 18,95% 2,11% 2,107% 107.000.000,00 30 2.254.141,53
1-abr-20 30-abr-20 18,69% 2,08% 2,081% 107.000.000,00 30 2.226.454,46
1-may-20 31-may-20 18,19% 2,03% 2,031% 107.000.000,00 30 2.172.992,12
1-jun-20 30-jun-20 18,12% 2,02% 2,024% 107.000.000,00 30 2.165.484,37
1-jul-20 31-jul-20 18,12% 2,02% 2,024% 107.000.000,00 30 2.165.484,37
1-ago-20 31-ago-20 18,29% 2,04% 2,041% 107.000.000,00 30 2.183.707,65
1-sep-20 30-sep-20 18,35% 2,05% 2,047% 107.000.000,00 30 2.190.131,42
1-oct-20 31-oct-20 18,09% 2,02% 2,021% 107.000.000,00 30 2.162.265,02
1-nov-20 30-nov-20 17,84% 2,00% 1,996% 107.000.000,00 30 2.135.396,40
1-dic-20 31-dic-20 17,46% 1,96% 1,957% 107.000.000,00 30 2.094.416,23
1-ene-21 31-ene-21 17,32% 1,94% 1,943% 107.000.000,00 30 2.079.275,49
1-feb-21 28-feb-21 17,54% 1,97% 1,965% 107.000.000,00 30 2.103.057,72
1-mar-21 31-mar-21 17,41% 1,95% 1,952% 107.000.000,00 30 2.089.011,48
1-abr-21 30-abr-21 17,31% 1,94% 1,942% 107.000.000,00 30 2.078.193,13
1-may-21 31-may-21 17,22% 1,93% 1,933% 107.000.000,00 30 2.068.446,51
1-jun-21 30-jun-21 17,21% 1,93% 1,932% 107.000.000,00 30 2.067.362,96
1-jul-21 31-jul-21 17,18% 1,93% 1,929% 107.000.000,00 30 2.064.111,60
1-ago-21 31-ago-21 17,24% 1,94% 1,935% 107.000.000,00 30 2.070.613,25
1-sep-21 13-sep-21 17,19% 1,93% 1,930% 107.000.000,00 13 894.918,05

 107.000.000,00 107.860.562,62
107.000.000,00
107.860.562,62

Tasa  mensual pactada             >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>

$214.860.562,62

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Saldo de capital, Fol.  >>

Mora TEA pactada, a mensual >>>

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO RADICADO 05001-31-03-005-2019-00516-00
Plazo TEA pactada, a mensual >>>
Tasa  mensual pactada             >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>

Intereses en sentencia o liquidación anterior, Fol.  >>

Vigencia

TOTAL CAPITAL MÁS INTERESES ADEUDADOS

SALDO DE CAPITAL
SALDO DE INTERESES

Resultados >>



	

 

 

Respetuosamente, 

  
_______________________ 

Jorge León Arango Arango 

T. P. 122.638 del C. S. de la J. 


