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RV: 002-2020-00171 LIQUIDACION DE CREDITO

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 08/11/2021 10:30

Para: Leidy Johanna Llano Bermudez <lllanob@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecucion - Antioquia
- Medellin <jo4ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Katherine Henao Santa <khenaos@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
Gladys Estela Ramirez Gomez <gramireg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 02 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: domingo, 7 de noviembre de 2021 9:53 p. m.

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: danielespinalp@gmail.com <danielespinalp@gmail.com>

Asunto: RV: 002-2020-00171 LIQUIDACION DE CREDITO

Sefiores
Juzgado 04 Civil Circuito de Ejecucion de Sentencias - Medellin Antioquia.

Radicado: 05001-31-03-002-2020-00171-00
Cordial Saludo

Se reenvia correo para su respectivo tramite.

Favor Acusar Recibido

Orangel Hernandez Arias
Asistente Judicial
Juzgado 2 Civil Circuito de Oralidad de Medellin
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Recepcion memoriales: Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. en el correo:
ccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co. RECUERDE indicar en el asunto del correo electrdnico, el
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radicado del proceso Ej: 2020-00001. Los memoriales que se reciban por fuera de éste horario, se
entenderan presentados al dia habil siguiente.

Estados electronicos y traslados secretariales: en la pagina
Web:https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-civil-del-circuito-de-medellin/80 0 encuéntrelos
también con el siguiente codigo QR:

De: Daniel Espinal <danielespinalp@gmail.com>

Enviado: lunes, 25 de octubre de 2021 8:16 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 002-2020-00171 LIQUIDACION DE CREDITO

SENOR
JUEZ SEGUNDO CIVIL CIRCUITO DE MEDELLIN
E.S.D.

Adjunto un memorial de 3 folios para el siguiente proceso:

PROCESO: EJECUTIVO

DEMANDANTE: BANCOLOMBIA

DEMANDADO: BTL STRATEGY S.A.S - 9008036974
RADICADO: 050013103002-2020-00171-00
ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

NOTA: Me permito informar que mis datos personales y esta direccion de correo electrénico, se
encuentran actualizados en el Sistema de Informacién del Registro Nacional de Abogados — SIRNA,
conforme directrices del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en caso de requerirlo, por
favor consultar.

Cordialmente;

DANIEL ESPINAL CASTANEDA
Abogado
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SENOR
JUEZ SEGUNDO CIVIL CIRCUITO DE MEDELLIIN

E.S.D.

PROCESO: EJECUTIVO

DEMANDANTE: BANCOLOMBIA

DEMANDADO: BTL STRATEGY S.A.S - 9008036974
RADICADO: 05001310300220200017100
ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

DANIEL ESPINAL CASTANEDA, abogado en ejercicio, mayor y vecino de Medellin,
identificado con cédula de ciudadania 8.026.358, portador de la tarjeta profesional 202.107
del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial del FONDO
NACIONAL DE GARANTIAS S.A., por medio del presente escrito, me permito allegar la
liquidacion del crédito, correspondiente al pago efectuado a BANCOLOMBIA

Cordialmente,
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DANIEL ESPINAL CASTANEDA
C.C. 8.026.358
T.P. 202.107del C.S. de la J.



No. Liquidacion
Nuamero de crédito
Identificacion
Nombre

Intermediario Financiero
Fondo Administrador

Oficina

ESTADO DE CUENTA
SUBDIRECCION DE CARTERA

FNG

Fondo Nacional de Garantias S.A

—

1 133150

: 1000000113690 al 1000000113694
: 9008036974

: BTL STRATEGY SAS

: BANCOLOMBIA

: FG ANTIOQUIA

: MEDELLIN

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado

Saldo Capital

$ 410.066.405 Fecha desembolso

$ 410.066.405

DATOS DE LIQUIDACION

1 7/12/2020

Fecha liquidacion : 30/09/2021 Tasa de mora : Maxima Legal
Concepto liquidacion : JUZGADO Fecha ultimo pago . 7/12/2020
DATOS DEUDA
Saldo capital 410.066.405
Intereses corrientes 0
Intereses diferidos 0
Intereses mora 77.742.238
Honorarios 0
Gastos judiciales 0
Rebaja intereses mora L 0%? 0
Total deuda 487.808.643
DATOS PARA EL PAGO

Entidad: Bancolombia \ Cuenta convenio: 53821 Referencia: 9008036974

También puedes realizar sus pagos a través del boton PSE, ingresando
al sitio web www.fng.gov.co
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"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN
SUJETOS A VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"

Fecha de Impresion. 30/09/2021
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ESTADO DE CUENTA
SUBDIRECCION DE CARTERA

FNG

Fondo Nacional de Garantias S.A.

e ——

No. Liquidacion : 133150

Nuamero de crédito : 1000000113690 al 1000000113694

Identificacion : 9008036974

Nombre . BTL STRATEGY SAS

Intermediario Financiero : BANCOLOMBIA

Fondo Administrador : FG ANTIOQUIA

Oficina : MEDELLIN

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Saldo de Capital : 410.066.405 Fecha ultimo pago : 7/12/2020

DETALLE INTERESES MORATORIOS POR MES

DESDE HASTA TASA MAX LEGAL M.V. VALOR MORA

7/12/2020 1/01/2021 23,49% 6.597.233
1/01/2021 1/02/2021 23,32% 8.121.430
1/02/2021 1/03/2021 23,59% 7.419.387
1/03/2021 1/04/2021 23,43% 8.159.458
1/04/2021 1/05/2021 23,31% 7.855.357
1/05/2021 1/06/2021 23,20% 8.079.133
1/06/2021 1/07/2021 23,19% 7.814.421
1/07/2021 1/08/2021 23,15% 8.062.202
1/08/2021 1/09/2021 23,22% 8.087.597
1/09/2021 30/09/2021 23,16% 7.546.020

DATOS PARA EL PAGO

‘ Entidad: Bancolombia ‘ Cuenta convenio: 53821 Referencia: 9008036974

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN
SUJETOS A VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"
Fecha de Impresion. 30/09/2021
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