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RV: PRESENTACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 2020-00168

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 16/09/2021 9:33
Para:  Juzgado 04 Civil Circuito De Ejecución - Antioquia - Medellín <j04ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Laura Maria
Giraldo Gonzalez <lgiraldgo@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Gladys Estela Ramirez Gomez
<gramireg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (249 KB)
MEMORIAL PRESENTACION LIQUIDACION DEL CREDITO COMPAÑÍA DE EMPAQUES.pdf;

De: Juzgado 19 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto19me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 16 de septiembre de 2021 9:02 a. m.

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: PRESENTACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 2020-00168
 

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito notificar memorial relacionado con el procedimiento 05001 31 03
019 2020 00168 00, el cual, actualmente cursa en el Juzgado 04 de Ejecución del Circuito de Ejecución
de Sentencias. 


Solicito amablemente se acuse recibo de éste correo.

Atentamente,


Juzgado Diecinueve Civil del Circuito
Carrera 50 No. 51-23, oficina 504. Ed. Mariscal Sucre

2511759
ccto19me@cendoj.ramajudicial.gov.co


De: Natay Martínez <asistente@gqjuridico.com>

Enviado: miércoles, 15 de septiembre de 2021 10:36 a. m.

Para: Juzgado 19 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto19me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Adriana Valencia <avalencia@gqjuridico.com>

Asunto: PRESENTACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 2020-00168
 
Buenos días, 
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Remito memorial correspondiente a la liquidación del crédito, del proceso 2020-00168 que se
adelanta en contra de la sociedad Compañía de Empaques Industriales Ltda. 

Dte: Banco Agrario 
Proceso: Ejecutivo. 

Atentamente, 


-- 

Natay Martínez Bernal
GARCÍA QUIROZ ABOGADOS S.A.S.

Tel: 3223072 Ext 104
Cel: 3046450405



GARCIA QUIROZ ABOGADOS S.A.S. 

NIT. 900656145-1 

Carrera 43ª no. 14 - 57 oficina 213 

Teléfono 3223072 Medellín 

 

 

Señor  

JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN 

E.S.D.  

 

 

 

ASUNTO:   PRESENTACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

PROCESO:   EJECUTIVO  

DEMANDANTE:  BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 

DEMANDADOS:  COMPAÑÍA DE EMPAQUES INDUSTRIALES LTDA  

RADICADO:   2020-00168 

 

 

 

ALEJANDRO A. GARCIA QUIROZ, abogado titulado y en ejercicio, obrando como 

apoderado de la parte demandante del proceso en referencia, aporto liquidación del 

crédito al 15 de septiembre de 2021, en consecuencia sírvase correr traslado a la misma. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO A. GARCIA QUIROZ 

C.C. 98.544.609 Envigado- Antioquia 

T.P. 96.508 del C.S.J. 

 

 

 

 

 



GARCIA QUIROZ ABOGADOS S.A.S. 

NIT. 900656145-1 

Carrera 43ª no. 14 - 57 oficina 213 

Teléfono 3223072 Medellín 

 

 
 

COMPAÑÍA DE EMPAQUES 

PAGARÉ 013036110001958 
 

Superbancaria 
         VIGENCIA Bcario. Cte. LÍMITE USURA TASA TASA         LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

DESDE HASTA T. Efectiva 
Efectiva      
Anual 
1.5 

Nominal  
Mensual 

Pactada FINAL 
Cuotas  
u otros 

CAPITAL DÍAS INTERESES 

28-ene-20 31-ene-20 18.77% 28.16% 2.09% 0.00% 2.09%   755,416,666.00 3 1,577,890.18 

1-feb-20 29-feb-20 19.06% 28.59% 2.12% 0.00% 2.12%   755,416,666.00 30 15,996,703.97 

1-mar-20 31-mar-20 18.95% 28.43% 2.11% 0.00% 2.11%   755,416,666.00 30 15,914,168.96 

1-abr-20 30-abr-20 18.69% 28.04% 2.08% 0.00% 2.08%   755,416,666.00 30 15,718,699.14 

1-may-20 31-may-20 18.19% 27.29% 2.03% 0.00% 2.03%   755,416,666.00 30 15,341,256.69 

1-jun-20 30-jun-20 18.12% 27.18% 2.02% 0.00% 2.02%   755,416,666.00 30 15,288,252.15 

1-jul-20 31-jul-20 18.12% 27.18% 2.02% 0.00% 2.02%   755,416,666.00 30 15,288,252.15 

1-ago-20 31-ago-20 18.29% 27.44% 2.04% 0.00% 2.04%   755,416,666.00 30 15,416,907.98 

1-sept-20 30-sept-20 18.35% 27.53% 2.05% 0.00% 2.05%   755,416,666.00 30 15,462,259.58 

1-oct-20 31-oct-20 18.09% 27.14% 2.02% 0.00% 2.02%   755,416,666.00 30 15,265,523.64 

1-nov-20 30-nov-20 17.84% 26.76% 2.00% 0.00% 2.00%   755,416,666.00 30 15,075,832.06 

1-dic-20 31-dic-20 17.46% 26.19% 1.96% 0.00% 1.96%   755,416,666.00 30 14,786,513.35 

1-ene-21 31-ene-21 17.32% 25.98% 1.94% 0.00% 1.94%   755,416,666.00 30 14,679,620.19 

1-feb-21 28-feb-21 17.54% 26.31% 1.97% 0.00% 1.97%   755,416,666.00 30 14,847,521.96 

1-mar-21 31-mar-21 17.41% 26.12% 1.95% 0.00% 1.95%   755,416,666.00 30 14,748,355.95 

1-abr-21 30-abr-21 17.31% 25.97% 1.94% 0.00% 1.94%   755,416,666.00 30 14,671,978.72 

1-may-21 31-may-21 17.22% 25.83% 1.93% 0.00% 1.93%   755,416,666.00 30 14,603,167.89 

1-jun-21 30-jun-21 17.21% 25.82% 1.93% 0.00% 1.93%   755,416,666.00 30 14,595,518.07 

1-jul-21 31-jul-21 17.18% 25.77% 1.93% 0.00% 1.93%   755,416,666.00 30 14,572,563.58 

1-ago-21 31-ago-21 17.24% 25.86% 1.94% 0.00% 1.94%   755,416,666.00 30 14,618,465.03 

1-sept-21 15-sept-21 17.19% 25.79% 1.93% 0.00% 1.93%   755,416,666.00 15 7,290,107.96 

           

     
TOTAL INTERESES: >>>>>>>>> 588 295,759,559.22 

           

      
CAPITAL: >>>>>>>>> 

 
755,416,666.00 

           

  
INTERES CORRIENTES DEL 27/12/19 AL 27/01/20 >>>>>>>>> 

 
31,289,957.00 

           

    
TOTAL: CAPITAL+INTERESES >>>>>>>>> $1,082,466,182.22 

            

 

 

 


